
OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

UŞAK UŞAK MERKEZ Ömer Bedrettin Uşaklı Ortaokulu 7. SINIF  DENEME 2 (70222) 114 114 114 1186

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (SOS) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Sosyal Bil. Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8 9 4,85 6 3 5,00 6 4 4,55 5 4 3,30 8 8 5,60 9 9 6,17 42 37 29,47 289,620

Okul Ortalaması 6 12 2,27 4 5 2,19 5 5 2,77 3 6 1,30 6 12 1,96 6 12 2,30 30 53 12,79 236,890

KATILIMLAR

1 128 HALİT KALAAĞASI 7B 13 6 11,00 10 0 10,00 9 1 8,67 6 3 5,00 19 1 18,67 18 2 17,33 75 13 70,67 438,560 1 1 1 1 20
% 1,69

2 6 CEREN NOHUTÇU 7E 15 5 13,33 8 2 7,33 9 1 8,67 5 5 3,33 17 3 16,00 16 4 14,67 70 20 63,33 417,477 1 2 2 2 52
% 4,38

3 430 ZEYNEP YILMAZ 7E 14 6 12,00 7 3 6,00 8 2 7,33 6 4 4,67 16 4 14,67 18 2 17,33 69 21 62,00 413,084 2 3 3 3 67
% 5,65

4 176 MUAMMER GÜNDOĞU 7E 11 9 8,00 9 1 8,67 7 3 6,00 6 4 4,67 13 7 10,67 14 6 12,00 60 30 50,01 360,405 3 4 4 4 234
% 20

5 84 MEHMET TAHA EKER 7B 8 5 6,33 9 1 8,67 8 1 7,67 2 3 1,00 14 4 12,67 13 5 11,33 54 19 47,67 358,462 2 5 5 5 240
% 20

6 18 ALİ CENGİZ 7C 8 6 6,00 10 0 10,00 7 2 6,33 6 3 5,00 10 3 9,00 14 5 12,33 55 19 48,66 349,003 1 6 6 6 274
% 23

7 342 YİĞİT AKSOY 7E 4 12 0,00 9 1 8,67 8 2 7,33 6 3 5,00 14 2 13,33 11 8 8,33 52 28 42,66 331,403 4 7 7 7 342
% 29

8 15 AHMET FURKAN ÇETİN7B 8 10 4,67 9 1 8,67 7 3 6,00 7 3 6,00 10 8 7,33 13 7 10,67 54 32 43,34 328,051 3 8 8 8 355
% 30

9 105 FEYZA YEYİN 7B 6 14 1,33 8 2 7,33 6 4 4,67 5 5 3,33 14 6 12,00 12 8 9,33 51 39 37,99 324,468 4 9 9 9 375
% 32

10 161 İREM IŞIK 7E 10 10 6,67 2 6 0,00 6 4 4,67 6 3 5,00 14 5 12,33 9 10 5,67 47 38 34,34 323,115 5 10 10 10 383
% 32

11 147 IRMAK ÖNAL 7B 9 11 5,33 7 3 6,00 9 1 8,67 4 6 2,00 9 11 5,33 12 7 9,67 50 39 37,00 310,804 5 11 11 11 424
% 36

12 174 MORTEZA AHMADİ 7C 8 12 4,00 8 2 7,33 6 4 4,67 7 3 6,00 10 9 7,00 10 10 6,67 49 40 35,67 304,432 2 12 12 12 452
% 38

13 399 YAĞMUR DOĞAN 7E 10 10 6,67 3 7 0,67 9 1 8,67 4 5 2,33 9 11 5,33 10 10 6,67 45 44 30,34 296,108 6 13 13 13 501
% 42

14 347 SEVİMNAZ GÜNGÖR 7E 10 10 6,67 1 9 -2,00 9 1 8,67 6 4 4,67 8 12 4,00 11 9 8,00 45 45 30,01 293,395 7 14 14 14 519
% 44

15 80 ECRİN CUCU 7E 7 13 2,67 4 6 2,00 7 3 6,00 5 5 3,33 11 9 8,00 9 10 5,67 43 46 27,67 289,312 8 15 15 15 532
% 45

16 118 HAKİME SAHRA ARIK 7E 8 9 5,00 6 3 5,00 8 2 7,33 3 7 0,67 8 7 5,67 7 11 3,33 40 39 27,00 281,668 9 16 16 16 573
% 48

17 49 BERİL KARAGÜR 7E 6 13 1,67 3 6 1,00 7 2 6,33 2 5 0,33 11 9 8,00 8 7 5,67 37 42 23,00 279,655 10 17 17 17 583
% 49

18 74 DİLARA TOPALAK 7C 7 11 3,33 9 1 8,67 7 3 6,00 5 5 3,33 7 9 4,00 8 12 4,00 43 41 29,33 277,646 3 18 18 18 590
% 50

19 361 SULTAN ÇAM 7E 9 11 5,33 3 6 1,00 4 6 2,00 4 6 2,00 12 8 9,33 5 14 0,33 37 51 19,99 276,098 11 19 19 19 598
% 50

20 374 NİSANUR ASLAN 7E 10 10 6,67 2 8 -0,67 7 3 6,00 6 4 4,67 6 11 2,33 9 10 5,67 40 46 24,67 274,423 12 20 20 20 607
% 51

21 33 MEHMET GÜRKAN KIYAK7C 10 10 6,67 8 2 7,33 6 4 4,67 5 3 4,00 6 10 2,67 4 9 1,00 39 38 26,34 269,454 4 21 21 21 640
% 54

22 16 AHMETHAN ÖZADAM 7C 9 11 5,33 8 2 7,33 7 3 6,00 6 4 4,67 6 14 1,33 4 5 2,33 40 39 26,99 265,854 5 22 22 22 655
% 55

23 113 GÜL ŞE DA ATAY 7D 9 10 5,67 4 6 2,00 8 2 7,33 6 4 4,67 5 7 2,67 4 6 2,00 36 35 24,34 265,416 1 23 23 23 658
% 55

24 201 MURADİYENUR ÇAKIN 7C 6 14 1,33 4 6 2,00 4 6 2,00 4 6 2,00 8 12 4,00 11 9 8,00 37 53 19,33 264,385 6 24 24 24 663
% 56

25 181 İREM NİSA ÖZLÜGİL 7B 9 11 5,33 4 6 2,00 9 1 8,67 7 3 6,00 6 14 1,33 7 13 2,67 42 48 26,00 264,265 6 25 25 25 665
% 56

26 116 GÜLESER KARAKUZU 7D 6 13 1,67 6 4 4,67 8 2 7,33 6 2 5,33 4 5 2,33 5 2 4,33 35 28 25,66 262,458 2 26 26 26 676
% 57

27 431 ZEYNEP YENİGÜN 7C 6 14 1,33 1 9 -2,00 7 3 6,00 1 1 0,67 8 12 4,00 11 9 8,00 34 48 18,00 262,041 7 27 27 27 683
% 58

28 356 FATMAN R AYDEDEOGLU7B 10 10 6,67 4 6 2,00 7 3 6,00 5 4 3,67 6 12 2,00 5 13 0,67 37 48 21,01 257,358 7 28 28 28 715
% 60

29 341 SEVGİ UĞUR 7C 10 8 7,33 8 2 7,33 5 4 3,67 6 4 4,67 4 15 -1,00 6 14 1,33 39 47 23,33 254,592 8 29 29 29 733
% 62

30 0 HASAN HÜSEYİN MERAL7E 7 13 2,67 5 5 3,33 8 2 7,33 1 9 -2,00 7 13 2,67 8 12 4,00 36 54 18,00 253,295 13 30 30 30 740
% 62

31 219 MURATYİĞİTKOCABAŞ 7D 5 13 0,67 4 6 2,00 6 4 4,67 5 4 3,67 6 5 4,33 5 5 3,33 31 37 18,67 253,080 3 31 31 31 745
% 63

32 165 BERAT KAYA 7G 10 10 6,67 9 1 8,67 3 7 0,67 1 9 -2,00 5 14 0,33 7 13 2,67 35 54 17,01 250,693 1 32 32 32 754
% 64

33 155 MERT DÖNMEZ 7C 6 14 1,33 8 2 7,33 7 3 6,00 4 6 2,00 7 13 2,67 4 7 1,67 36 45 21,00 250,263 9 33 33 33 756
% 64
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34 75 ELMAS YÜSRA HARMAN7C 8 12 4,00 6 4 4,67 6 4 4,67 2 8 -0,67 8 12 4,00 5 15 0,00 35 55 16,67 250,151 10 34 34 34 758
% 64

35 27 DAMLA ÇIRAK 7G 5 8 2,33 3 4 1,67 0 6 -2,00 3 3 2,00 7 10 3,67 8 8 5,33 26 39 13,00 249,532 2 35 35 35 760
% 64

36 291 RAMAZAN KURT 7C 8 12 4,00 8 2 7,33 3 7 0,67 6 4 4,67 6 14 1,33 5 11 1,33 36 50 19,33 248,072 11 36 36 36 771
% 65

37 91 ELİFŞENTÜRK 7C 11 9 8,00 6 4 4,67 4 6 2,00 0 9 -3,00 4 15 -1,00 8 12 4,00 33 55 14,67 248,014 12 37 37 37 772
% 65

38 217 YAĞMUR YAŞAR 7G 9 9 6,00 3 7 0,67 4 6 2,00 2 7 -0,33 5 7 2,67 6 12 2,00 29 48 13,01 247,928 3 38 38 38 773
% 65

39 146 ABDULLAH ERGENÇ 7C 4 14 -0,67 8 2 7,33 7 3 6,00 3 7 0,67 6 13 1,67 8 11 4,33 36 50 19,33 245,388 13 39 39 39 791
% 67

40 82 ECRİN KILIÇ 7E 7 9 4,00 6 1 5,67 4 4 2,67 4 6 2,00 6 12 2,00 5 13 0,67 32 45 17,01 245,248 14 40 40 40 792
% 67

41 319 SEFAYİĞ T BAKIRCI 7B 6 5 4,33 5 3 4,00 5 4 3,67 1 9 -2,00 4 6 2,00 5 9 2,00 26 36 14,00 244,172 8 41 41 41 798
% 67

42 396 VEYSEL EMİR AKDAŞ 7C 6 14 1,33 7 3 6,00 2 7 -0,33 7 2 6,33 7 11 3,33 3 7 0,67 32 44 17,33 243,580 14 42 42 42 801
% 68

43 470 MERVE FARİS 7G 7 13 2,67 2 8 -0,67 6 4 4,67 5 5 3,33 7 11 3,33 6 14 1,33 33 55 14,66 243,403 4 43 43 43 803
% 68

44 56 CEMRE IŞ IK 7C 7 13 2,67 7 3 6,00 6 4 4,67 5 5 3,33 2 7 -0,33 7 12 3,00 34 44 19,34 243,136 15 44 44 44 804
% 68

45 204 BARANDO ĞANCI 7 9 11 5,33 3 7 0,67 2 8 -0,67 4 6 2,00 4 16 -1,33 10 10 6,67 32 58 12,67 242,053 1 45 45 45 817
% 69

46 138 MELİSA KO* 7C 6 13 1,67 7 3 6,00 6 4 4,67 4 6 2,00 5 14 0,33 7 13 2,67 35 53 17,34 239,248 16 46 46 46 833
% 70

47 394 UMUT KAHRAMAN 7B 6 8 3,33 5 4 3,67 7 3 6,00 3 5 1,33 3 11 -0,67 6 11 2,33 30 42 15,99 236,739 9 47 47 47 844
% 71

48 134 HATİCE KAHRAMAN 7B 9 11 5,33 3 7 0,67 6 4 4,67 1 9 -2,00 4 16 -1,33 8 12 4,00 31 59 11,34 234,943 10 48 48 48 864
% 73

49 183 GÜNGÖR UÇAR 7D 5 14 0,33 2 8 -0,67 1 7 -1,33 4 6 2,00 10 10 6,67 5 15 0,00 27 60 7,00 233,754 4 49 49 49 878
% 74

50 137 MUHMMEDNEVİDNURİ 7G 8 12 4,00 2 8 -0,67 6 4 4,67 3 7 0,67 7 13 2,67 4 15 -1,00 30 59 10,34 232,619 5 50 50 50 884
% 75

51 474 CEMRE KARABAŞOĞLU7C 8 12 4,00 6 4 4,67 5 5 3,33 4 6 2,00 4 16 -1,33 6 14 1,33 33 57 14,00 230,675 17 51 51 51 902
% 76

52 252 NAZLI CENGİZ 7B 5 15 0,00 2 8 -0,67 7 3 6,00 1 9 -2,00 3 17 -2,67 12 6 10,00 30 58 10,66 229,689 11 52 52 52 909
% 77

53 191 EFE ÇETİN 7F 4 12 0,00 4 6 2,00 2 8 -0,67 1 9 -2,00 11 9 8,00 3 17 -2,67 25 61 4,66 228,793 1 53 53 53 916
% 77

54 125 HALİL UMAN 7D 6 12 2,00 2 8 -0,67 2 7 -0,33 3 7 0,67 8 11 4,33 5 15 0,00 26 60 6,00 228,411 5 54 54 54 923
% 78

55 407 YİĞİT UYGUN 7D 3 8 0,33 4 5 2,33 4 3 3,00 2 4 0,67 4 7 1,67 6 11 2,33 23 38 10,33 228,186 6 55 55 55 925
% 78

56 164 MERT TOSBIYIK 7F 4 11 0,33 1 9 -2,00 3 7 0,67 2 5 0,33 7 12 3,00 5 4 3,67 22 48 6,00 227,767 2 56 56 56 931
% 78

57 326 HÜSEYİN AYDEMİR 7C 4 9 1,00 6 4 4,67 4 6 2,00 5 1 4,67 3 5 1,33 1 4 -0,33 23 29 13,34 227,743 18 57 57 57 932
% 79

58 43 AHMETCAN ASLAN 7D 6 13 1,67 6 4 4,67 4 5 2,33 4 5 2,33 20 27 11,00 227,129 7 58 58 58 940
% 79

59 270 NEHİR BÖLME 7D 4 11 0,33 5 3 4,00 6 4 4,67 1 1 0,67 4 4 2,67 20 23 12,34 226,887 8 59 59 59 941
% 79

60 353 YUNUS EREN GÜN 7C 7 10 3,67 5 4 3,67 3 7 0,67 3 6 1,00 2 17 -3,67 9 10 5,67 29 54 11,01 226,261 19 60 60 60 947
% 80

61 94 ENES PESREK 7E 7 13 2,67 2 8 -0,67 5 5 3,33 4 6 2,00 6 14 1,33 5 15 0,00 29 61 8,66 224,365 15 61 61 61 959
% 81

62 140 RIDVAN SOLM Z 7D 8 11 4,33 1 7 -1,33 2 7 -0,33 1 8 -1,67 5 14 0,33 7 13 2,67 24 60 4,00 223,012 9 62 62 62 972
% 82

63 402 YAĞMUR ERDEM 7B 2 18 -4,00 2 8 -0,67 5 5 3,33 6 4 4,67 9 11 5,33 5 15 0,00 29 61 8,66 222,071 12 63 63 63 976
% 82

64 299 CANSU AYDIN 7F 7 13 2,67 3 7 0,67 5 5 3,33 4 6 2,00 6 14 1,33 4 16 -1,33 29 61 8,67 221,741 3 64 64 64 978
% 82

65 96 ENES AKKANAT 7D 3 8 0,33 2 5 0,33 3 3 2,00 1 7 -1,33 4 5 2,33 4 7 1,67 17 35 5,33 220,810 10 65 65 65 985
% 83

66 179 CEREN ŞENTÜRK 7B 7 13 2,67 5 5 3,33 4 6 2,00 4 6 2,00 6 14 1,33 3 16 -2,33 29 60 9,00 220,459 13 66 66 66 990
% 83

                                                2 / 4



OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

UŞAK UŞAK MERKEZ Ömer Bedrettin Uşaklı Ortaokulu 7. SINIF  DENEME 2 (70222) 114 114 114 1186

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (SOS) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Sosyal Bil. Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8 9 4,85 6 3 5,00 6 4 4,55 5 4 3,30 8 8 5,60 9 9 6,17 42 37 29,47 289,620

Okul Ortalaması 6 12 2,27 4 5 2,19 5 5 2,77 3 6 1,30 6 12 1,96 6 12 2,30 30 53 12,79 236,890

KATILIMLAR

67 111 GÖKŞİN ECRİN 7F 2 10 -1,33 3 3 2,00 3 7 0,67 3 7 0,67 6 5 4,33 3 10 -0,33 20 42 6,01 220,456 4 67 67 67 991
% 84

68 393 UMUT KERVAN 7F 4 13 -0,33 4 4 2,67 4 3 3,00 2 8 -0,67 7 12 3,00 4 14 -0,67 25 54 7,00 219,572 5 68 68 68 998
% 84

69 116 7 6 14 1,33 2 8 -0,67 4 6 2,00 1 9 -2,00 7 13 2,67 5 15 0,00 25 65 3,33 217,421 2 69 69 69 1012
% 85

70 167 AYŞENUR ALTINKAYA 7D 3 11 -0,67 5 2 4,33 3 5 1,33 4 9 1,00 4 8 1,33 19 35 7,32 216,985 11 70 70 70 1016
% 86

71 303 SEMANUR TEMEL 7G 6 14 1,33 3 7 0,67 5 5 3,33 5 5 3,33 5 15 0,00 5 15 0,00 29 61 8,66 216,940 6 71 71 71 1017
% 86

72 290 ZEKİYE DADAK 7B 5 15 0,00 0 10 -3,33 2 8 -0,67 2 8 -0,67 8 12 4,00 6 14 1,33 23 67 0,66 216,676 14 72 72 72 1018
% 86

73 20 ALİ ÖZGÜR 7 8 11 4,33 1 6 -1,00 5 5 3,33 4 5 2,33 3 17 -2,67 6 14 1,33 27 58 7,65 216,053 3 73 73 73 1022
% 86

74 546 CANSU KIRAN 7B 11 9 8,00 1 9 -2,00 6 4 4,67 1 9 -2,00 5 15 0,00 1 19 -5,33 25 65 3,34 212,667 15 74 74 74 1038
% 88

75 85 BEKİRHAN ÇAKIN 7E 5 15 0,00 3 7 0,67 7 3 6,00 4 6 2,00 4 16 -1,33 6 14 1,33 29 61 8,67 212,515 16 75 75 75 1039
% 88

76 24 ELİF NAZ DEMİR 7 5 14 0,33 3 6 1,00 4 6 2,00 3 7 0,67 4 16 -1,33 7 13 2,67 26 62 5,34 210,667 4 76 76 76 1051
% 89

77 63 DEVRAN BAKIR 7F 6 12 2,00 2 8 -0,67 2 8 -0,67 4 6 2,00 3 17 -2,67 8 12 4,00 25 63 3,99 210,253 6 77 77 77 1054
% 89

78 115 GÜLER OK 7F 6 14 1,33 2 8 -0,67 1 9 -2,00 1 9 -2,00 8 12 4,00 3 17 -2,67 21 69 -2,01 207,448 7 78 78 78 1066
% 90

79 298 ULAŞ ÖCEL 7G 8 12 4,00 2 8 -0,67 1 9 -2,00 3 7 0,67 4 16 -1,33 5 15 0,00 23 67 0,67 205,552 7 79 79 79 1075
% 91

80 338 ÖMER ERSÖZ 7B 6 14 1,33 3 7 0,67 6 4 4,67 4 6 2,00 3 17 -2,67 5 15 0,00 27 63 6,00 203,997 16 80 80 80 1082
% 91

81 114 Z   YFYMU  I 7A 7 12 3,00 4 5 2,33 4 6 2,00 3 7 0,67 2 16 -3,33 5 15 0,00 25 61 4,67 203,668 1 81 81 81 1084
% 91

82 3 ASİYE CEMRE YÜRÜK 7B 3 17 -2,67 5 5 3,33 4 6 2,00 4 6 2,00 3 17 -2,67 8 12 4,00 27 63 5,99 203,416 17 82 82 82 1085
% 91

83 131 HASAN GÜNDOĞU 7F 5 12 1,00 2 6 0,00 2 7 -0,33 1 9 -2,00 3 15 -2,00 7 12 3,00 20 61 -0,33 201,550 8 83 83 83 1091
% 92

84 425 RESUL ATALAY 7F 5 15 0,00 3 7 0,67 4 6 2,00 0 1 -0,33 3 17 -2,67 7 13 2,67 22 59 2,34 200,698 9 84 84 84 1096
% 92

85 309 ME HMET ÖZÜRK 7G 7 13 2,67 5 5 3,33 3 7 0,67 1 9 -2,00 5 15 0,00 2 17 -3,67 23 66 1,00 200,648 8 85 85 85 1097
% 92

86 60 *AĞRI CAN DOĞDU 7F 3 17 -2,67 2 8 -0,67 2 7 -0,33 3 4 1,67 5 15 0,00 7 13 2,67 22 64 0,67 200,252 10 86 86 86 1099
% 93

87 418 YUSUF YALABIK 7E 5 15 0,00 2 8 -0,67 5 5 3,33 4 6 2,00 5 15 0,00 3 17 -2,67 24 66 1,99 197,491 17 87 87 87 1111
% 94

88 130000HANİYE AMİNİ 7D 3 9 0,00 1 7 -1,33 3 7 0,67 1 9 -2,00 4 14 -0,67 5 11 1,33 17 57 -2,00 197,367 12 88 88 88 1112
% 94

89 107 **    E 7A 1 0 1,00 3 6 1,00 0 1 -0,33 3 13 -1,33 7 20 0,34 196,635 2 89 89 89 1114
% 94

90 78 DURMUŞ ENDER ÇAM 7F 4 14 -0,67 0 9 -3,00 2 8 -0,67 2 8 -0,67 5 11 1,33 5 15 0,00 18 65 -3,68 196,576 11 90 90 90 1115
% 94

91 97 FATMANURDİNÇEL 7G 5 15 0,00 2 7 -0,33 5 5 3,33 2 8 -0,67 3 14 -1,67 5 15 0,00 22 64 0,66 195,699 9 91 91 91 1119
% 94

92 340 UMUT ATAL Y 7F 6 14 1,33 2 7 -0,33 1 9 -2,00 0 10 -3,33 4 16 -1,33 6 14 1,33 19 70 -4,33 194,575 12 92 92 92 1124
% 95

93 324 SELAHATTİN DOĞAN 7C 7 13 2,67 5 5 3,33 2 8 -0,67 3 6 1,00 3 17 -2,67 3 17 -2,67 23 66 0,99 193,574 20 93 93 93 1126
% 95

94 36 AREZOO HABİBİ 7C 6 14 1,33 5 5 3,33 2 8 -0,67 3 7 0,67 3 17 -2,67 4 16 -1,33 23 67 0,66 192,803 21 94 94 94 1128
% 95

95 403 YAĞMUR ONUR 7B 3 17 -2,67 1 7 -1,33 1 9 -2,00 2 8 -0,67 7 13 2,67 4 15 -1,00 18 69 -5,00 192,304 18 95 95 95 1132
% 95

96 0 SILA TURGUT 7G 6 14 1,33 3 7 0,67 7 3 6,00 2 8 -0,67 3 17 -2,67 3 17 -2,67 24 66 1,99 192,267 10 96 96 96 1134
% 96

97 0 H A L İ LI  Ş I K 7 8 11 4,33 3 7 0,67 3 7 0,67 2 4 0,67 1 14 -3,67 2 15 -3,00 19 58 -0,33 190,991 5 97 97 97 1139
% 96

98 406 YAĞMUR TEMEL 7F 4 16 -1,33 3 7 0,67 3 6 1,00 4 6 2,00 4 16 -1,33 4 15 -1,00 22 66 0,01 190,341 13 98 98 98 1142
% 96

99 380 FURKAN     GÜLCAN 7E 6 14 1,33 3 7 0,67 1 8 -1,67 2 8 -0,67 6 14 1,33 1 19 -5,33 19 70 -4,34 189,330 18 99 99 99 1146
% 97
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100 30 ERAY AKIN 7D 3 11 -0,67 0 7 -2,33 1 9 -2,00 1 7 -1,33 5 34 -6,33 187,941 13 100 100 100 1150
% 97

101 419 ZAFER BULUT KILCI 7E 5 15 0,00 3 7 0,67 1 8 -1,67 1 7 -1,33 3 15 -2,00 5 14 0,33 18 66 -4,00 187,711 19 101 101 101 1152
% 97

102 286 AYŞENURÇAKIR 7 4 16 -1,33 1 9 -2,00 2 8 -0,67 1 9 -2,00 4 16 -1,33 6 14 1,33 18 72 -6,00 185,499 6 102 102 102 1156
% 97

103 214 MURAT DÖNMEZ 7E 6 14 1,33 1 9 -2,00 0 10 -3,33 2 8 -0,67 4 15 -1,00 4 16 -1,33 17 72 -7,00 185,264 20 103 103 103 1158
% 98

104 354 TARA MOH  EDİ 7A 6 14 1,33 3 7 0,67 2 8 -0,67 2 6 0,00 3 16 -2,33 3 17 -2,67 19 68 -3,67 183,842 3 104 104 104 1160
% 98

105 35 MEHMET ALİ KARAZEYBE7D 3 12 -1,00 2 8 -0,67 1 8 -1,67 2 7 -0,33 4 16 -1,33 4 16 -1,33 16 67 -6,33 180,105 14 105 105 105 1165
% 98

106 169 MUSTAFA ERSOY 7B 5 15 0,00 4 6 2,00 3 7 0,67 3 7 0,67 4 16 -1,33 1 19 -5,33 20 70 -3,32 179,217 19 106 106 106 1166
% 98

107 308 *ZA**   A 7 2 18 -4,00 3 7 0,67 1 9 -2,00 2 8 -0,67 6 14 1,33 3 17 -2,67 17 73 -7,34 177,829 7 107 107 107 1169
% 99

108 627 ASE*İZAD 7 6 14 1,33 2 8 -0,67 1 9 -2,00 4 6 2,00 2 16 -3,33 3 17 -2,67 18 70 -5,34 177,423 8 108 108 108 1170
% 99

109 283 MEHMET EMİN DEMİR 7D 3 17 -2,67 1 9 -2,00 5 5 3,33 2 8 -0,67 3 17 -2,67 4 15 -1,00 18 71 -5,68 173,746 15 109 109 109 1176
% 99

110 42 MEHMET ÖZER 7D 3 17 -2,67 2 7 -0,33 2 7 -0,33 5 4 3,67 1 16 -4,33 4 13 -0,33 17 64 -4,32 171,410 16 110 110 110 1178
% 99

111 317 FURKAN SİVRİ 7E 2 18 -4,00 2 8 -0,67 5 5 3,33 1 9 -2,00 2 18 -4,00 5 14 0,33 17 72 -7,01 167,210 21 111 111 111 1180
% 99

112 541 HEDİYE SARI 7B 2 18 -4,00 1 9 -2,00 4 6 2,00 3 7 0,67 3 17 -2,67 4 16 -1,33 17 73 -7,33 167,112 20 112 112 112 1181
% 100

113 9 DORUK ÖZEN 7D 3 17 -2,67 4 5 2,33 0 10 -3,33 0 10 -3,33 2 17 -3,67 4 12 0,00 13 71 -10,67164,939 17 113 113 113 1183
% 100

114 0 UMUT YURDA* L 7 1 19 -5,33 3 6 1,00 1 9 -2,00 2 7 -0,33 1 19 -5,33 6 14 1,33 14 74 -10,66155,717 9 114 114 114 1186
% 100
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SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF  DENEME 2 (70222)

UŞAK / UŞAK MERKEZ / Ömer Bedrettin Uşaklı Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
116 7

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
217,421 289,620 2 69 69 69 1012

Puanı Hesaplanan: 114 114 114 1186

Katılımlar: 9 114 114 114 1186

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 6 14 1,33 7 0,70 2,27 4,85

Sosyal Bil. 10 2 8 -0,67 -7 -0,04 2,19 5,00

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 0,07 2,77 4,55

İngilizce 10 1 9 -2,00 -20 0,30 1,30 3,30

Matematik 20 7 13 2,67 13 -1,67 1,96 5,60

Fen 20 5 15 0,00 0 0,55 2,30 6,17

Toplam: 90 25 65 3,33 4 -0,07 12,64 29,16

Sözel (TÜR) DDdcbcacCbcbBABccacb

Cevap Anh. B DDCDDBCDCADDBABBADBC

Sözel (SOS) cacbBbbaDa

Cevap Anh. B ADACBCDCDB

Sözel (DİN) dDBbDacaCa

Cevap Anh. B CDBDDCADCB

Sözel (İNG) abcdAabbaa

Cevap Anh. B BADCADACCD

Sayısal (MAT) aAbBccdddaABBbAaaddD

Cevap Anh. B CADBABACCDABBDABDCCD

Sayısal (FEN) dbBbBcB*bacaacadbaCD

Cevap Anh. B CCBCBDBADBDDBDBCADCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 6 14 30

Türkçe 20 6 14 30

T.7.3.37. Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
T.7.3.22. Metnin içeriğini yorumlar. 3 1 2 33
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. 3 1 2 33
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
T.7.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 1 3 25
T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 0 2 0
T.7.3.20. Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
T.7.3.36. Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
T.7.3.11. Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 2 0 2 0

Sözel (SOS) 10 2 8 20

Sosyal Bil. 10 2 8 20

SB.7.1.3. Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0
SB.7.2.2. Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 0 3 0
SB.7.2.1. Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 5 1 4 20
SB.7.1.1. İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 4 6 40

Din K.ve A.B. 10 4 6 40

DİN.7.1.6. Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
DİN.7.1.7. Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
DİN.7.1.5. Allah’ın adil, merhametli affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
DİN.7.1.3. Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
DİN.7.1.4. Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
DİN.7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 1 2 33
DİN.7.1.1. Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 1 9 10

İngilizce 10 1 9 10

İNG.7.2.1.Talking about routines and daily activities 3 0 3 0
İNG.7.3.1.Talking about past events 
(Making simple inquiries) 2 0 2 0
İNG.7.3.2.Telling the time, days and dates 1 0 1 0
İNG.7.1.1.Describing characters / people (Making simple inquiries) 3 1 2 33
İNG.7.2.2.Describing what people do regularly (Giving explanations and reasons) 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 7 13 35

Matematik 20 7 13 35

M.7.1.2.1. Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 0 2 0
M.7.1.2.2. Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
M.7.1.2.3. Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 3 1 2 33
M.7.1.2.4. Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 1 2 33
M.7.1.1.5. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 2 2 50
M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
M.7.1.1.4. Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 5 2 3 40

Sayısal (FEN) 20 5 15 25

Fen 20 5 15 25

F.7.2.1.1. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 5 0 5 0
F.7.2.2.2. Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 2 0 2 0
F.7.2.3.2. Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
F.7.2.3.3. Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
F.7.1.2.1. Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
F.7.1.2.4. Evren kavramını açıklar. 1 0 1 0
F.7.1.1.1. Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
F.7.1.1.5. Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 1 1 50
F.7.1.1.2. Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
F.7.1.2.3. Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 1 0
F.7.2.2.1. Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
F.7.2.1.3. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
F.7.2.1.2. Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
F.7.1.2.2. Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF  DENEME 2 (70222)

UŞAK / UŞAK MERKEZ / Ömer Bedrettin Uşaklı Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
*ZA**   A 308 7

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
177,829 289,620 7 107 107 107 1169

Puanı Hesaplanan: 114 114 114 1186

Katılımlar: 9 114 114 114 1186

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 2 18 -4,00 -20 0,70 2,27 4,85

Sosyal Bil. 10 3 7 0,67 7 -0,04 2,19 5,00

Din K.ve A.B. 10 1 9 -2,00 -20 0,07 2,77 4,55

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 0,30 1,30 3,30

Matematik 20 6 14 1,33 7 -1,67 1,96 5,60

Fen 20 3 17 -2,67 -13 0,55 2,30 6,17

Toplam: 90 17 73 -7,33 -8 -0,07 12,64 29,16

Sözel (TÜR) abdcadbccadcBaDbadcb

Cevap Anh. A DCADDBADBCBABCDDBCDD

Sözel (SOS) dbcabCADcb

Cevap Anh. A ACDBDCADBC

Sözel (DİN) bbadcDabda

Cevap Anh. A ADCBBDDCCD

Sözel (İNG) AcdbdacAbd

Cevap Anh. A ADACCDBADC

Sayısal (MAT) CdbcCbbabCadbCADccda

Cevap Anh. A CCDACDABDCBBACADBABD

Sayısal (FEN) bcaDdcBaddcBadcbabda

Cevap Anh. A DBCDBABDCADBCCBDDCBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 2 18 10

Türkçe 20 2 18 10

T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 0 4 0
T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 0 2 0
T.7.3.11. Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 2 0 2 0
T.7.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
T.7.3.22. Metnin içeriğini yorumlar. 3 0 3 0
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. 3 1 2 33
T.7.3.20. Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
T.7.3.36. Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
T.7.3.37. Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0

Sözel (SOS) 10 3 7 30

Sosyal Bil. 10 3 7 30

SB.7.2.1. Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 5 1 4 20
SB.7.2.2. Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 1 2 33
SB.7.1.3. Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
SB.7.1.1. İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 1 9 10

Din K.ve A.B. 10 1 9 10

DİN.7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 0 3 0
DİN.7.1.1. Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0
DİN.7.1.5. Allah’ın adil, merhametli affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 2 0 2 0
DİN.7.1.3. Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
DİN.7.1.4. Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
DİN.7.1.6. Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
DİN.7.1.7. Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 2 8 20

İngilizce 10 2 8 20

İNG.7.1.1.Describing characters / people (Making simple inquiries) 3 1 2 33
İNG.7.2.1.Talking about routines and daily activities 3 0 3 0
İNG.7.2.2.Describing what people do regularly (Giving explanations and reasons) 1 0 1 0
İNG.7.3.1.Talking about past events 
(Making simple inquiries) 2 1 1 50
İNG.7.3.2.Telling the time, days and dates 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 6 14 30

Matematik 20 6 14 30

M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
M.7.1.1.4. Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 5 1 4 20
M.7.1.1.5. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 0 4 0
M.7.1.2.1. Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 2 0 100
M.7.1.2.4. Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 0 3 0
M.7.1.2.2. Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
M.7.1.2.3. Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 3 1 2 33

Sayısal (FEN) 20 3 17 15

Fen 20 3 17 15

F.7.1.1.1. Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
F.7.1.1.5. Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 0 2 0
F.7.1.2.2. Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
F.7.1.2.1. Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
F.7.1.2.4. Evren kavramını açıklar. 1 0 1 0
F.7.1.2.3. Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100
F.7.2.1.1. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 5 0 5 0
F.7.2.1.3. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
F.7.2.1.2. Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
F.7.2.2.1. Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
F.7.2.2.2. Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 2 0 2 0
F.7.2.3.2. Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
F.7.1.1.2. Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
F.7.2.3.3. Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF  DENEME 2 (70222)

UŞAK / UŞAK MERKEZ / Ömer Bedrettin Uşaklı Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ ÖZGÜR 20 7

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
216,053 289,620 3 73 73 73 1022

Puanı Hesaplanan: 114 114 114 1186

Katılımlar: 9 114 114 114 1186

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 11 4,33 22 0,70 2,27 4,85

Sosyal Bil. 10 1 6 -1,00 -10 -0,04 2,19 5,00

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 0,07 2,77 4,55

İngilizce 10 4 5 2,33 23 0,30 1,30 3,30

Matematik 20 3 17 -2,67 -13 -1,67 1,96 5,60

Fen 20 6 14 1,33 7 0,55 2,30 6,17

Toplam: 90 27 58 7,67 9 -0,07 12,64 29,16

Sözel (TÜR) cdbaDacDBCcAdabD dDD

Cevap Anh. A DCADDBADBCBABCDDBCDD

Sözel (SOS) cbaabC   d

Cevap Anh. A ACDBDCADBC

Sözel (DİN) bDaBcDbCdD

Cevap Anh. A ADCBBDDCCD

Sözel (İNG) AaAbCc Acb

Cevap Anh. A ADACCDBADC

Sayısal (MAT) ddcbabcdbbadcdADcdBc

Cevap Anh. A CCDACDABDCBBACADBABD

Sayısal (FEN) aBCDcdBaCbacabdcDdac

Cevap Anh. A DBCDBABDCADBCCBDDCBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 8 11 40

Türkçe 20 8 11 40

T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 0 4 0
T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 1 1 50
T.7.3.11. Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 2 0 1 0
T.7.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
T.7.3.22. Metnin içeriğini yorumlar. 3 3 0 100
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. 3 1 2 33
T.7.3.20. Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
T.7.3.36. Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
T.7.3.37. Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (SOS) 10 1 6 10

Sosyal Bil. 10 1 6 10

SB.7.2.1. Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 5 1 4 20
SB.7.2.2. Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 0 2 0
SB.7.1.3. Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 0 0
SB.7.1.1. İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 0 0

Sözel (DİN) 10 5 5 50

Din K.ve A.B. 10 5 5 50

DİN.7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 1 2 33
DİN.7.1.1. Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
DİN.7.1.5. Allah’ın adil, merhametli affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 2 0 2 0
DİN.7.1.3. Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
DİN.7.1.4. Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
DİN.7.1.6. Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
DİN.7.1.7. Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 4 5 40

İngilizce 10 4 5 40

İNG.7.1.1.Describing characters / people (Making simple inquiries) 3 2 1 67
İNG.7.2.1.Talking about routines and daily activities 3 1 1 33
İNG.7.2.2.Describing what people do regularly (Giving explanations and reasons) 1 0 1 0
İNG.7.3.1.Talking about past events 
(Making simple inquiries) 2 1 1 50
İNG.7.3.2.Telling the time, days and dates 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 3 17 15

Matematik 20 3 17 15

M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
M.7.1.1.4. Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 5 0 5 0
M.7.1.1.5. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 0 4 0
M.7.1.2.1. Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 0 2 0
M.7.1.2.4. Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 0 3 0
M.7.1.2.2. Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
M.7.1.2.3. Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 3 2 1 67

Sayısal (FEN) 20 6 14 30

Fen 20 6 14 30

F.7.1.1.1. Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
F.7.1.1.5. Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 2 0 100
F.7.1.2.2. Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
F.7.1.2.1. Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
F.7.1.2.4. Evren kavramını açıklar. 1 0 1 0
F.7.1.2.3. Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100
F.7.2.1.1. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 5 2 3 40
F.7.2.1.3. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
F.7.2.1.2. Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
F.7.2.2.1. Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
F.7.2.2.2. Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 2 0 2 0
F.7.2.3.2. Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
F.7.1.1.2. Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
F.7.2.3.3. Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF  DENEME 2 (70222)

UŞAK / UŞAK MERKEZ / Ömer Bedrettin Uşaklı Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ASE*İZAD 627 7

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
177,423 289,620 8 108 108 108 1170

Puanı Hesaplanan: 114 114 114 1186

Katılımlar: 9 114 114 114 1186

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 6 14 1,33 7 0,70 2,27 4,85

Sosyal Bil. 10 2 8 -0,67 -7 -0,04 2,19 5,00

Din K.ve A.B. 10 1 9 -2,00 -20 0,07 2,77 4,55

İngilizce 10 4 6 2,00 20 0,30 1,30 3,30

Matematik 20 2 16 -3,33 -17 -1,67 1,96 5,60

Fen 20 3 17 -2,67 -13 0,55 2,30 6,17

Toplam: 90 18 70 -5,33 -6 -0,07 12,64 29,16

Sözel (TÜR) abbcbdaDCAabBccBAcdd

Cevap Anh. B DDCDDBCDCADDBABBADBC

Sözel (SOS) bDcaBbaaba

Cevap Anh. B ADACBCDCDB

Sözel (DİN) Cbcbbbcbba

Cevap Anh. B CDBDDCADCB

Sözel (İNG) abDCbDbCab

Cevap Anh. B BADCADACCD

Sayısal (MAT) abccbdbbdaccabAaDb  

Cevap Anh. B CADBABACCDABBDABDCCD

Sayısal (FEN) abcbBccAcdbcacBdcbba

Cevap Anh. B CCBCBDBADBDDBDBCADCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 6 14 30

Türkçe 20 6 14 30

T.7.3.37. Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
T.7.3.22. Metnin içeriğini yorumlar. 3 0 3 0
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. 3 0 3 0
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
T.7.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 3 1 75
T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 0 2 0
T.7.3.20. Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
T.7.3.36. Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
T.7.3.11. Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 2 1 1 50

Sözel (SOS) 10 2 8 20

Sosyal Bil. 10 2 8 20

SB.7.1.3. Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0
SB.7.2.2. Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 1 2 33
SB.7.2.1. Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 5 0 5 0
SB.7.1.1. İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 1 9 10

Din K.ve A.B. 10 1 9 10

DİN.7.1.6. Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
DİN.7.1.7. Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
DİN.7.1.5. Allah’ın adil, merhametli affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 2 0 2 0
DİN.7.1.3. Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
DİN.7.1.4. Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
DİN.7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 0 3 0
DİN.7.1.1. Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 4 6 40

İngilizce 10 4 6 40

İNG.7.2.1.Talking about routines and daily activities 3 1 2 33
İNG.7.3.1.Talking about past events 
(Making simple inquiries) 2 1 1 50
İNG.7.3.2.Telling the time, days and dates 1 1 0 100
İNG.7.1.1.Describing characters / people (Making simple inquiries) 3 1 2 33
İNG.7.2.2.Describing what people do regularly (Giving explanations and reasons) 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 2 16 10

Matematik 20 2 16 10

M.7.1.2.1. Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 0 2 0
M.7.1.2.2. Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
M.7.1.2.3. Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 3 0 3 0
M.7.1.2.4. Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 0 3 0
M.7.1.1.5. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 0 4 0
M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
M.7.1.1.4. Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 5 2 1 40

Sayısal (FEN) 20 3 17 15

Fen 20 3 17 15

F.7.2.1.1. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 5 0 5 0
F.7.2.2.2. Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 2 0 2 0
F.7.2.3.2. Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
F.7.2.3.3. Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
F.7.1.2.1. Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
F.7.1.2.4. Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
F.7.1.1.1. Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
F.7.1.1.5. Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 0 2 0
F.7.1.1.2. Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
F.7.1.2.3. Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 1 0
F.7.2.2.1. Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
F.7.2.1.3. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
F.7.2.1.2. Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
F.7.1.2.2. Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF  DENEME 2 (70222)

UŞAK / UŞAK MERKEZ / Ömer Bedrettin Uşaklı Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞENURÇAKIR 286 7

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
185,499 289,620 6 102 102 102 1156

Puanı Hesaplanan: 114 114 114 1186

Katılımlar: 9 114 114 114 1186

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 4 16 -1,33 -7 0,70 2,27 4,85

Sosyal Bil. 10 1 9 -2,00 -20 -0,04 2,19 5,00

Din K.ve A.B. 10 2 8 -0,67 -7 0,07 2,77 4,55

İngilizce 10 1 9 -2,00 -20 0,30 1,30 3,30

Matematik 20 4 16 -1,33 -7 -1,67 1,96 5,60

Fen 20 6 14 1,33 7 0,55 2,30 6,17

Toplam: 90 18 72 -6,00 -7 -0,07 12,64 29,16

Sözel (TÜR) cdbaacAbdbBcaCbbdaaD

Cevap Anh. A DCADDBADBCBABCDDBCDD

Sözel (SOS) Adbccadaca

Cevap Anh. A ACDBDCADBC

Sözel (DİN) bDdcdabCba

Cevap Anh. A ADCBBDDCCD

Sözel (İNG) dcAbdaddcb

Cevap Anh. A ADACCDBADC

Sayısal (MAT) dCDcabdabCaabadbdAdc

Cevap Anh. A CCDACDABDCBBACADBABD

Sayısal (FEN) aaCbdAacbdaaadBacCBD

Cevap Anh. A DBCDBABDCADBCCBDDCBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 4 16 20

Türkçe 20 4 16 20

T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 0 4 0
T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 0 2 0
T.7.3.11. Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 2 1 1 50
T.7.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
T.7.3.22. Metnin içeriğini yorumlar. 3 1 2 33
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. 3 1 2 33
T.7.3.20. Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
T.7.3.36. Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
T.7.3.37. Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0

Sözel (SOS) 10 1 9 10

Sosyal Bil. 10 1 9 10

SB.7.2.1. Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 5 1 4 20
SB.7.2.2. Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 0 3 0
SB.7.1.3. Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0
SB.7.1.1. İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 2 8 20

Din K.ve A.B. 10 2 8 20

DİN.7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 0 3 0
DİN.7.1.1. Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
DİN.7.1.5. Allah’ın adil, merhametli affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 2 0 2 0
DİN.7.1.3. Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
DİN.7.1.4. Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
DİN.7.1.6. Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
DİN.7.1.7. Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 1 9 10

İngilizce 10 1 9 10

İNG.7.1.1.Describing characters / people (Making simple inquiries) 3 1 2 33
İNG.7.2.1.Talking about routines and daily activities 3 0 3 0
İNG.7.2.2.Describing what people do regularly (Giving explanations and reasons) 1 0 1 0
İNG.7.3.1.Talking about past events 
(Making simple inquiries) 2 0 2 0
İNG.7.3.2.Telling the time, days and dates 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 4 16 20

Matematik 20 4 16 20

M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
M.7.1.1.4. Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 5 1 4 20
M.7.1.1.5. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 0 4 0
M.7.1.2.1. Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 1 1 50
M.7.1.2.4. Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 0 3 0
M.7.1.2.2. Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
M.7.1.2.3. Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 3 1 2 33

Sayısal (FEN) 20 6 14 30

Fen 20 6 14 30

F.7.1.1.1. Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
F.7.1.1.5. Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 1 1 50
F.7.1.2.2. Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
F.7.1.2.1. Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
F.7.1.2.4. Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
F.7.1.2.3. Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 1 0
F.7.2.1.1. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 5 2 3 40
F.7.2.1.3. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
F.7.2.1.2. Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
F.7.2.2.1. Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
F.7.2.2.2. Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 2 0 2 0
F.7.2.3.2. Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
F.7.1.1.2. Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
F.7.2.3.3. Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF  DENEME 2 (70222)

UŞAK / UŞAK MERKEZ / Ömer Bedrettin Uşaklı Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
BARANDO ĞANCI 204 7

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
242,053 289,620 1 45 45 45 817

Puanı Hesaplanan: 114 114 114 1186

Katılımlar: 9 114 114 114 1186

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 11 5,33 27 0,70 2,27 4,85

Sosyal Bil. 10 3 7 0,67 7 -0,04 2,19 5,00

Din K.ve A.B. 10 2 8 -0,67 -7 0,07 2,77 4,55

İngilizce 10 4 6 2,00 20 0,30 1,30 3,30

Matematik 20 4 16 -1,33 -7 -1,67 1,96 5,60

Fen 20 10 10 6,67 33 0,55 2,30 6,17

Toplam: 90 32 58 12,67 14 -0,07 12,64 29,16

Sözel (TÜR) cbdDaacacaBABCaDBCbD

Cevap Anh. A DCADDBADBCBABCDDBCDD

Sözel (SOS) baDabacDBa

Cevap Anh. A ACDBDCADBC

Sözel (DİN) dcCaBcbaba

Cevap Anh. A ADCBBDDCCD

Sözel (İNG) babCCaBAcb

Cevap Anh. A ADACCDBADC

Sayısal (MAT) baabbccdbdcBcCAbdcBa

Cevap Anh. A CCDACDABDCBBACADBABD

Sayısal (FEN) DBCaBAdbdAaBCaBcabBa

Cevap Anh. A DBCDBABDCADBCCBDDCBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 9 11 45

Türkçe 20 9 11 45

T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 1 3 25
T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 1 1 50
T.7.3.11. Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 2 1 1 50
T.7.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
T.7.3.22. Metnin içeriğini yorumlar. 3 2 1 67
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. 3 2 1 67
T.7.3.20. Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
T.7.3.36. Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
T.7.3.37. Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0

Sözel (SOS) 10 3 7 30

Sosyal Bil. 10 3 7 30

SB.7.2.1. Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 5 1 4 20
SB.7.2.2. Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 1 2 33
SB.7.1.3. Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0
SB.7.1.1. İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 2 8 20

Din K.ve A.B. 10 2 8 20

DİN.7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 1 2 33
DİN.7.1.1. Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0
DİN.7.1.5. Allah’ın adil, merhametli affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
DİN.7.1.3. Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
DİN.7.1.4. Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
DİN.7.1.6. Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
DİN.7.1.7. Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 4 6 40

İngilizce 10 4 6 40

İNG.7.1.1.Describing characters / people (Making simple inquiries) 3 0 3 0
İNG.7.2.1.Talking about routines and daily activities 3 3 0 100
İNG.7.2.2.Describing what people do regularly (Giving explanations and reasons) 1 0 1 0
İNG.7.3.1.Talking about past events 
(Making simple inquiries) 2 1 1 50
İNG.7.3.2.Telling the time, days and dates 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 4 16 20

Matematik 20 4 16 20

M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
M.7.1.1.4. Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 5 0 5 0
M.7.1.1.5. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 0 4 0
M.7.1.2.1. Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 1 1 50
M.7.1.2.4. Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 1 2 33
M.7.1.2.2. Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
M.7.1.2.3. Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 3 1 2 33

Sayısal (FEN) 20 10 10 50

Fen 20 10 10 50

F.7.1.1.1. Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
F.7.1.1.5. Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 2 0 100
F.7.1.2.2. Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
F.7.1.2.1. Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
F.7.1.2.4. Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
F.7.1.2.3. Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 1 0
F.7.2.1.1. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 5 0 5 0
F.7.2.1.3. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
F.7.2.1.2. Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
F.7.2.2.1. Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
F.7.2.2.2. Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 2 1 1 50
F.7.2.3.2. Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
F.7.1.1.2. Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
F.7.2.3.3. Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF  DENEME 2 (70222)

UŞAK / UŞAK MERKEZ / Ömer Bedrettin Uşaklı Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF NAZ DEMİR 24 7

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
210,667 289,620 4 76 76 76 1051

Puanı Hesaplanan: 114 114 114 1186

Katılımlar: 9 114 114 114 1186

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 5 14 0,33 2 0,70 2,27 4,85

Sosyal Bil. 10 3 6 1,00 10 -0,04 2,19 5,00

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 0,07 2,77 4,55

İngilizce 10 3 7 0,67 7 0,30 1,30 3,30

Matematik 20 4 16 -1,33 -7 -1,67 1,96 5,60

Fen 20 7 13 2,67 13 0,55 2,30 6,17

Toplam: 90 26 62 5,33 6 -0,07 12,64 29,16

Sözel (TÜR) cabbbad BCabBdcaBCab

Cevap Anh. A DCADDBADBCBABCDDBCDD

Sözel (SOS) Ab BabbcaC

Cevap Anh. A ACDBDCADBC

Sözel (DİN) AbCBaabCda

Cevap Anh. A ADCBBDDCCD

Sözel (İNG) AbdaCbBcab

Cevap Anh. A ADACCDBADC

Sayısal (MAT) CCbdabbdcaaBcdbaabBa

Cevap Anh. A CCDACDABDCBBACADBABD

Sayısal (FEN) aBCadbBcddaBCdacbCBb

Cevap Anh. A DBCDBABDCADBCCBDDCBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 5 14 25

Türkçe 20 5 14 25

T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 0 4 0
T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 1 1 50
T.7.3.11. Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 2 1 1 50
T.7.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 0 0
T.7.3.22. Metnin içeriğini yorumlar. 3 1 2 33
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. 3 2 1 67
T.7.3.20. Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
T.7.3.36. Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
T.7.3.37. Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0

Sözel (SOS) 10 3 6 30

Sosyal Bil. 10 3 6 30

SB.7.2.1. Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 5 1 3 20
SB.7.2.2. Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 2 1 67
SB.7.1.3. Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0
SB.7.1.1. İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 4 6 40

Din K.ve A.B. 10 4 6 40

DİN.7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 3 0 100
DİN.7.1.1. Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0
DİN.7.1.5. Allah’ın adil, merhametli affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 2 0 2 0
DİN.7.1.3. Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
DİN.7.1.4. Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
DİN.7.1.6. Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
DİN.7.1.7. Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 3 7 30

İngilizce 10 3 7 30

İNG.7.1.1.Describing characters / people (Making simple inquiries) 3 1 2 33
İNG.7.2.1.Talking about routines and daily activities 3 2 1 67
İNG.7.2.2.Describing what people do regularly (Giving explanations and reasons) 1 0 1 0
İNG.7.3.1.Talking about past events 
(Making simple inquiries) 2 0 2 0
İNG.7.3.2.Telling the time, days and dates 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 4 16 20

Matematik 20 4 16 20

M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
M.7.1.1.4. Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 5 0 5 0
M.7.1.1.5. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 0 4 0
M.7.1.2.1. Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 0 2 0
M.7.1.2.4. Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 1 2 33
M.7.1.2.2. Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
M.7.1.2.3. Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 3 1 2 33

Sayısal (FEN) 20 7 13 35

Fen 20 7 13 35

F.7.1.1.1. Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
F.7.1.1.5. Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 2 0 100
F.7.1.2.2. Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
F.7.1.2.1. Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
F.7.1.2.4. Evren kavramını açıklar. 1 0 1 0
F.7.1.2.3. Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100
F.7.2.1.1. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 5 1 4 20
F.7.2.1.3. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
F.7.2.1.2. Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
F.7.2.2.1. Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
F.7.2.2.2. Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 2 1 1 50
F.7.2.3.2. Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
F.7.1.1.2. Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
F.7.2.3.3. Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF  DENEME 2 (70222)

UŞAK / UŞAK MERKEZ / Ömer Bedrettin Uşaklı Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
H A L İ LI  Ş I K 0 7

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
190,991 289,620 5 97 97 97 1139

Puanı Hesaplanan: 114 114 114 1186

Katılımlar: 9 114 114 114 1186

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 11 4,33 22 0,70 2,27 4,85

Sosyal Bil. 10 3 7 0,67 7 -0,04 2,19 5,00

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 0,07 2,77 4,55

İngilizce 10 2 4 0,67 7 0,30 1,30 3,30

Matematik 20 1 14 -3,67 -18 -1,67 1,96 5,60

Fen 20 2 15 -3,00 -15 0,55 2,30 6,17

Toplam: 90 19 58 -0,33 0 -0,07 12,64 29,16

Sözel (TÜR) caAabdcD CBABCaDabcb

Cevap Anh. A DCADDBADBCBABCDDBCDD

Sözel (SOS) bCaaaCdaBa

Cevap Anh. A ACDBDCADBC

Sözel (DİN) cDaccDaCdc

Cevap Anh. A ADCBBDDCCD

Sözel (İNG)  c CCbdb  

Cevap Anh. A ADACCDBADC

Sayısal (MAT) bdac  dBbbadcbca b  

Cevap Anh. A CCDACDABDCBBACADBABD

Sayısal (FEN) bdCcaAa dc abbdbaad 

Cevap Anh. A DBCDBABDCADBCCBDDCBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 8 11 40

Türkçe 20 8 11 40

T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 1 3 25
T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 0 2 0
T.7.3.11. Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 2 0 2 0
T.7.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
T.7.3.22. Metnin içeriğini yorumlar. 3 1 1 33
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. 3 3 0 100
T.7.3.20. Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
T.7.3.36. Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
T.7.3.37. Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0

Sözel (SOS) 10 3 7 30

Sosyal Bil. 10 3 7 30

SB.7.2.1. Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 5 2 3 40
SB.7.2.2. Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 0 3 0
SB.7.1.3. Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0
SB.7.1.1. İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 3 7 30

Din K.ve A.B. 10 3 7 30

DİN.7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 0 3 0
DİN.7.1.1. Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
DİN.7.1.5. Allah’ın adil, merhametli affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 2 0 2 0
DİN.7.1.3. Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
DİN.7.1.4. Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
DİN.7.1.6. Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
DİN.7.1.7. Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 2 4 20

İngilizce 10 2 4 20

İNG.7.1.1.Describing characters / people (Making simple inquiries) 3 0 1 0
İNG.7.2.1.Talking about routines and daily activities 3 2 1 67
İNG.7.2.2.Describing what people do regularly (Giving explanations and reasons) 1 0 1 0
İNG.7.3.1.Talking about past events 
(Making simple inquiries) 2 0 1 0
İNG.7.3.2.Telling the time, days and dates 1 0 0 0

Sayısal (MAT) 20 1 14 5

Matematik 20 1 14 5

M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
M.7.1.1.4. Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 5 0 3 0
M.7.1.1.5. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 1 3 25
M.7.1.2.1. Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 0 2 0
M.7.1.2.4. Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 0 1 0
M.7.1.2.2. Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
M.7.1.2.3. Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 3 0 2 0

Sayısal (FEN) 20 2 15 10

Fen 20 2 15 10

F.7.1.1.1. Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
F.7.1.1.5. Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 1 1 50
F.7.1.2.2. Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
F.7.1.2.1. Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
F.7.1.2.4. Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
F.7.1.2.3. Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 1 0
F.7.2.1.1. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 5 0 3 0
F.7.2.1.3. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
F.7.2.1.2. Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 0 0
F.7.2.2.1. Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
F.7.2.2.2. Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 2 0 2 0
F.7.2.3.2. Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
F.7.1.1.2. Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
F.7.2.3.3. Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF  DENEME 2 (70222)

UŞAK / UŞAK MERKEZ / Ömer Bedrettin Uşaklı Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
UMUT YURDA* L 0 7

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
155,717 289,620 9 114 114 114 1186

Puanı Hesaplanan: 114 114 114 1186

Katılımlar: 9 114 114 114 1186

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 1 19 -5,33 -27 0,70 2,27 4,85

Sosyal Bil. 10 3 6 1,00 10 -0,04 2,19 5,00

Din K.ve A.B. 10 1 9 -2,00 -20 0,07 2,77 4,55

İngilizce 10 2 7 -0,33 -3 0,30 1,30 3,30

Matematik 20 1 19 -5,33 -27 -1,67 1,96 5,60

Fen 20 6 14 1,33 7 0,55 2,30 6,17

Toplam: 90 14 74 -10,67 -12 -0,07 12,64 29,16

Sözel (TÜR) cbbDacbbcdcbcbcbcbcb

Cevap Anh. A DCADDBADBCBABCDDBCDD

Sözel (SOS) Abb cbbaBC

Cevap Anh. A ACDBDCADBC

Sözel (DİN) bcbcabcbCb

Cevap Anh. A ADCBBDDCCD

Sözel (İNG) bcbaCbcb C

Cevap Anh. A ADACCDBADC

Sayısal (MAT) abbcdbcccbdcdCbccbcc

Cevap Anh. A CCDACDABDCBBACADBABD

Sayısal (FEN) bcCbBcBDCbcdCbcbcbcc

Cevap Anh. A DBCDBABDCADBCCBDDCBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 1 19 5

Türkçe 20 1 19 5

T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 1 3 25
T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 0 2 0
T.7.3.11. Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 2 0 2 0
T.7.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
T.7.3.22. Metnin içeriğini yorumlar. 3 0 3 0
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. 3 0 3 0
T.7.3.20. Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
T.7.3.36. Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
T.7.3.37. Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0

Sözel (SOS) 10 3 6 30

Sosyal Bil. 10 3 6 30

SB.7.2.1. Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 5 1 4 20
SB.7.2.2. Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 1 1 33
SB.7.1.3. Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0
SB.7.1.1. İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 1 9 10

Din K.ve A.B. 10 1 9 10

DİN.7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 0 3 0
DİN.7.1.1. Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0
DİN.7.1.5. Allah’ın adil, merhametli affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 2 0 2 0
DİN.7.1.3. Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
DİN.7.1.4. Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
DİN.7.1.6. Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
DİN.7.1.7. Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 2 7 20

İngilizce 10 2 7 20

İNG.7.1.1.Describing characters / people (Making simple inquiries) 3 0 3 0
İNG.7.2.1.Talking about routines and daily activities 3 1 2 33
İNG.7.2.2.Describing what people do regularly (Giving explanations and reasons) 1 0 1 0
İNG.7.3.1.Talking about past events 
(Making simple inquiries) 2 1 1 50
İNG.7.3.2.Telling the time, days and dates 1 0 0 0

Sayısal (MAT) 20 1 19 5

Matematik 20 1 19 5

M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
M.7.1.1.4. Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 5 0 5 0
M.7.1.1.5. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 0 4 0
M.7.1.2.1. Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 1 1 50
M.7.1.2.4. Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 0 3 0
M.7.1.2.2. Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
M.7.1.2.3. Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 3 0 3 0

Sayısal (FEN) 20 6 14 30

Fen 20 6 14 30

F.7.1.1.1. Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
F.7.1.1.5. Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 1 1 50
F.7.1.2.2. Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
F.7.1.2.1. Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
F.7.1.2.4. Evren kavramını açıklar. 1 0 1 0
F.7.1.2.3. Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100
F.7.2.1.1. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 5 2 3 40
F.7.2.1.3. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
F.7.2.1.2. Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
F.7.2.2.1. Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
F.7.2.2.2. Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 2 1 1 50
F.7.2.3.2. Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
F.7.1.1.2. Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
F.7.2.3.3. Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF  DENEME 2 (70222)

UŞAK / UŞAK MERKEZ / Ömer Bedrettin Uşaklı Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
**    E 107 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
196,635 289,620 2 89 89 89 1114

Puanı Hesaplanan: 114 114 114 1186

Katılımlar: 3 114 114 114 1186

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Sosyal Bil. 10 1 0 1,00 10 1,33 2,19 5,00

İngilizce 10 3 6 1,00 10 0,56 1,30 3,30

Matematik 20 0 1 -0,33 -2 -2,00 1,96 5,60

Fen 20 3 13 -1,33 -7 -1,33 2,30 6,17

Toplam: 90 7 20 0,33 0 0,44 12,64 29,16

Sözel (SOS)       A   

Cevap Anh. A ACDBDCADBC

Sözel (İNG) AcdCbD cbd

Cevap Anh. A ADACCDBADC

Sayısal (MAT)          a          

Cevap Anh. A CCDACDABDCBBACADBABD

Sayısal (FEN)    a dBabcDdCbacbaac

Cevap Anh. A DBCDBABDCADBCCBDDCBD

Soru No 12345678901234567890
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SOS İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (SOS) 10 1 0 10

Sosyal Bil. 10 1 0 10

SB.7.2.1. Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 5 0 0 0
SB.7.2.2. Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 0 0 0
SB.7.1.3. Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
SB.7.1.1. İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 0 0

Sözel (İNG) 10 3 6 30

İngilizce 10 3 6 30

İNG.7.1.1.Describing characters / people (Making simple inquiries) 3 1 2 33
İNG.7.2.1.Talking about routines and daily activities 3 1 1 33
İNG.7.2.2.Describing what people do regularly (Giving explanations and reasons) 1 1 0 100
İNG.7.3.1.Talking about past events 
(Making simple inquiries) 2 0 2 0
İNG.7.3.2.Telling the time, days and dates 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 0 1 0

Matematik 20 0 1 0

M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
M.7.1.1.4. Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 0 0
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 5 0 0 0
M.7.1.1.5. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 0 0 0
M.7.1.2.1. Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 0 1 0
M.7.1.2.4. Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 0 0 0
M.7.1.2.2. Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 0 0
M.7.1.2.3. Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 3 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 3 13 15

Fen 20 3 13 15

F.7.1.1.1. Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 0 0
F.7.1.1.5. Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 0 0 0
F.7.1.2.2. Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
F.7.1.2.1. Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 0 0
F.7.1.2.4. Evren kavramını açıklar. 1 0 1 0
F.7.1.2.3. Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100
F.7.2.1.1. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 5 0 5 0
F.7.2.1.3. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
F.7.2.1.2. Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
F.7.2.2.1. Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
F.7.2.2.2. Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 2 1 1 50
F.7.2.3.2. Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
F.7.1.1.2. Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
F.7.2.3.3. Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF  DENEME 2 (70222)

UŞAK / UŞAK MERKEZ / Ömer Bedrettin Uşaklı Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
TARA MOH  EDİ 354 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
183,842 289,620 3 104 104 104 1160

Puanı Hesaplanan: 114 114 114 1186

Katılımlar: 3 114 114 114 1186

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 6 14 1,33 7 2,16 2,27 4,85

Sosyal Bil. 10 3 7 0,67 7 1,33 2,19 5,00

Din K.ve A.B. 10 2 8 -0,67 -7 0,66 2,77 4,55

İngilizce 10 2 6 0,00 0 0,56 1,30 3,30

Matematik 20 3 16 -2,33 -12 -2,00 1,96 5,60

Fen 20 3 17 -2,67 -13 -1,33 2,30 6,17

Toplam: 90 19 68 -3,67 -4 0,44 12,64 29,16

Sözel (TÜR) cababddaaAcbcAcBdDBC

Cevap Anh. B DDCDDBCDCADDBABBADBC

Sözel (SOS) cDcbBacaDa

Cevap Anh. B ADACBCDCDB

Sözel (DİN) dadabCbabB

Cevap Anh. B CDBDDCADCB

Sözel (İNG) dbadb AC b

Cevap Anh. B BADCADACCD

Sayısal (MAT) acbBcab *ccadbAdbaCb

Cevap Anh. B CADBABACCDABBDABDCCD

Sayısal (FEN) dCBdabdbc*bbdacabcbD

Cevap Anh. B CCBCBDBADBDDBDBCADCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 6 14 30

Türkçe 20 6 14 30

T.7.3.37. Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
T.7.3.22. Metnin içeriğini yorumlar. 3 1 2 33
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. 3 0 3 0
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
T.7.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 2 2 50
T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 1 1 50
T.7.3.20. Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
T.7.3.36. Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
T.7.3.11. Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 2 1 1 50

Sözel (SOS) 10 3 7 30

Sosyal Bil. 10 3 7 30

SB.7.1.3. Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0
SB.7.2.2. Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 1 2 33
SB.7.2.1. Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 5 1 4 20
SB.7.1.1. İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 2 8 20

Din K.ve A.B. 10 2 8 20

DİN.7.1.6. Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
DİN.7.1.7. Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
DİN.7.1.5. Allah’ın adil, merhametli affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 2 0 2 0
DİN.7.1.3. Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
DİN.7.1.4. Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
DİN.7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 1 2 33
DİN.7.1.1. Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 2 6 20

İngilizce 10 2 6 20

İNG.7.2.1.Talking about routines and daily activities 3 1 1 33
İNG.7.3.1.Talking about past events 
(Making simple inquiries) 2 0 2 0
İNG.7.3.2.Telling the time, days and dates 1 0 1 0
İNG.7.1.1.Describing characters / people (Making simple inquiries) 3 1 1 33
İNG.7.2.2.Describing what people do regularly (Giving explanations and reasons) 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 3 16 15

Matematik 20 3 16 15

M.7.1.2.1. Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 0 2 0
M.7.1.2.2. Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
M.7.1.2.3. Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 3 0 3 0
M.7.1.2.4. Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 1 2 33
M.7.1.1.5. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 0 4 0
M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
M.7.1.1.4. Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 5 2 3 40

Sayısal (FEN) 20 3 17 15

Fen 20 3 17 15

F.7.2.1.1. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 5 0 5 0
F.7.2.2.2. Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 2 1 1 50
F.7.2.3.2. Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
F.7.2.3.3. Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
F.7.1.2.1. Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
F.7.1.2.4. Evren kavramını açıklar. 1 0 1 0
F.7.1.1.1. Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
F.7.1.1.5. Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 0 2 0
F.7.1.1.2. Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
F.7.1.2.3. Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 1 0
F.7.2.2.1. Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
F.7.2.1.3. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
F.7.2.1.2. Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
F.7.1.2.2. Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF  DENEME 2 (70222)

UŞAK / UŞAK MERKEZ / Ömer Bedrettin Uşaklı Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
Z   YFYMU  I 114 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
203,668 289,620 1 81 81 81 1084

Puanı Hesaplanan: 114 114 114 1186

Katılımlar: 3 114 114 114 1186

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 12 3,00 15 2,16 2,27 4,85

Sosyal Bil. 10 4 5 2,33 23 1,33 2,19 5,00

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 0,66 2,77 4,55

İngilizce 10 3 7 0,67 7 0,56 1,30 3,30

Matematik 20 2 16 -3,33 -17 -2,00 1,96 5,60

Fen 20 5 15 0,00 0 -1,33 2,30 6,17

Toplam: 90 25 61 4,67 5 0,44 12,64 29,16

Sözel (TÜR) bcC DcCcaAcacABBdadb

Cevap Anh. B DDCDDBCDCADDBABBADBC

Sözel (SOS) AbACBabd c

Cevap Anh. B ADACBCDCDB

Sözel (DİN) daBcDaAaCa

Cevap Anh. B CDBDDCADCB

Sözel (İNG) BAcdbacaCa

Cevap Anh. B BADCADACCD

Sayısal (MAT) C  Bcabbdabcdbdacbac

Cevap Anh. B CADBABACCDABBDABDCCD

Sayısal (FEN) adcbabBcaBcbacaCbDCa

Cevap Anh. B CCBCBDBADBDDBDBCADCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 7 12 35

Türkçe 20 7 12 35

T.7.3.37. Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
T.7.3.22. Metnin içeriğini yorumlar. 3 0 3 0
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. 3 3 0 100
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
T.7.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 2 2 50
T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 0 2 0
T.7.3.20. Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
T.7.3.36. Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
T.7.3.11. Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 2 0 2 0

Sözel (SOS) 10 4 5 40

Sosyal Bil. 10 4 5 40

SB.7.1.3. Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
SB.7.2.2. Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 0 3 0
SB.7.2.1. Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 5 2 2 40
SB.7.1.1. İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 4 6 40

Din K.ve A.B. 10 4 6 40

DİN.7.1.6. Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
DİN.7.1.7. Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
DİN.7.1.5. Allah’ın adil, merhametli affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
DİN.7.1.3. Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
DİN.7.1.4. Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
DİN.7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 2 1 67
DİN.7.1.1. Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 3 7 30

İngilizce 10 3 7 30

İNG.7.2.1.Talking about routines and daily activities 3 2 1 67
İNG.7.3.1.Talking about past events 
(Making simple inquiries) 2 1 1 50
İNG.7.3.2.Telling the time, days and dates 1 0 1 0
İNG.7.1.1.Describing characters / people (Making simple inquiries) 3 0 3 0
İNG.7.2.2.Describing what people do regularly (Giving explanations and reasons) 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 2 16 10

Matematik 20 2 16 10

M.7.1.2.1. Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 1 1 50
M.7.1.2.2. Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 0 0
M.7.1.2.3. Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 3 0 2 0
M.7.1.2.4. Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 1 2 33
M.7.1.1.5. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 0 4 0
M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
M.7.1.1.4. Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 5 0 5 0

Sayısal (FEN) 20 5 15 25

Fen 20 5 15 25

F.7.2.1.1. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 5 0 5 0
F.7.2.2.2. Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 2 1 1 50
F.7.2.3.2. Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
F.7.2.3.3. Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
F.7.1.2.1. Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
F.7.1.2.4. Evren kavramını açıklar. 1 0 1 0
F.7.1.1.1. Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
F.7.1.1.5. Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 2 0 100
F.7.1.1.2. Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
F.7.1.2.3. Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 1 0
F.7.2.2.1. Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
F.7.2.1.3. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
F.7.2.1.2. Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
F.7.1.2.2. Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF  DENEME 2 (70222)

UŞAK / UŞAK MERKEZ / Ömer Bedrettin Uşaklı Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET FURKAN ÇETİN 15 7B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
328,051 289,620 3 8 8 8 355

Puanı Hesaplanan: 114 114 114 1186

Katılımlar: 20 114 114 114 1186

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 10 4,67 23 2,62 2,27 4,85

Sosyal Bil. 10 9 1 8,67 87 2,62 2,19 5,00

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 4,37 2,77 4,55

İngilizce 10 7 3 6,00 60 1,55 1,30 3,30

Matematik 20 10 8 7,33 37 3,03 1,96 5,60

Fen 20 13 7 10,67 53 3,50 2,30 6,17

Toplam: 90 54 32 43,33 48 17,68 12,64 29,16

Sözel (TÜR) cCAcDacDcCBAadcDc  b

Cevap Anh. A DCADDBADBCBABCDDBCDD

Sözel (SOS) ACDBDCdDBC

Cevap Anh. A ACDBDCADBC

Sözel (DİN) ccCBBDDCCb

Cevap Anh. A ADCBBDDCCD

Sözel (İNG) ADbCCDBcDb

Cevap Anh. A ADACCDBADC

Sayısal (MAT) CCD  DcdDCdaACAaBccc

Cevap Anh. A CCDACDABDCBBACADBABD

Sayısal (FEN) DcaadABDCADaCdBDDCaD

Cevap Anh. A DBCDBABDCADBCCBDDCBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 8 10 40

Türkçe 20 8 10 40

T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 2 2 50
T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 1 0 50
T.7.3.11. Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 2 0 2 0
T.7.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
T.7.3.22. Metnin içeriğini yorumlar. 3 1 2 33
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. 3 1 2 33
T.7.3.20. Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
T.7.3.36. Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
T.7.3.37. Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 0 0

Sözel (SOS) 10 9 1 90

Sosyal Bil. 10 9 1 90

SB.7.2.1. Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 5 5 0 100
SB.7.2.2. Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 3 0 100
SB.7.1.3. Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0
SB.7.1.1. İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 7 3 70

Din K.ve A.B. 10 7 3 70

DİN.7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 2 1 67
DİN.7.1.1. Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0
DİN.7.1.5. Allah’ın adil, merhametli affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
DİN.7.1.3. Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
DİN.7.1.4. Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
DİN.7.1.6. Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
DİN.7.1.7. Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 7 3 70

İngilizce 10 7 3 70

İNG.7.1.1.Describing characters / people (Making simple inquiries) 3 2 1 67
İNG.7.2.1.Talking about routines and daily activities 3 3 0 100
İNG.7.2.2.Describing what people do regularly (Giving explanations and reasons) 1 1 0 100
İNG.7.3.1.Talking about past events 
(Making simple inquiries) 2 0 2 0
İNG.7.3.2.Telling the time, days and dates 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 10 8 50

Matematik 20 10 8 50

M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
M.7.1.1.4. Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 5 3 1 60
M.7.1.1.5. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 1 2 25
M.7.1.2.1. Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 2 0 100
M.7.1.2.4. Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 1 2 33
M.7.1.2.2. Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
M.7.1.2.3. Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 3 0 3 0

Sayısal (FEN) 20 13 7 65

Fen 20 13 7 65

F.7.1.1.1. Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
F.7.1.1.5. Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 0 2 0
F.7.1.2.2. Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
F.7.1.2.1. Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
F.7.1.2.4. Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
F.7.1.2.3. Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100
F.7.2.1.1. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 5 5 0 100
F.7.2.1.3. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
F.7.2.1.2. Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
F.7.2.2.1. Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
F.7.2.2.2. Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 2 1 1 50
F.7.2.3.2. Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
F.7.1.1.2. Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
F.7.2.3.3. Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF  DENEME 2 (70222)

UŞAK / UŞAK MERKEZ / Ömer Bedrettin Uşaklı Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ASİYE CEMRE YÜRÜK 3 7B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
203,416 289,620 17 82 82 82 1085

Puanı Hesaplanan: 114 114 114 1186

Katılımlar: 20 114 114 114 1186

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 3 17 -2,67 -13 2,62 2,27 4,85

Sosyal Bil. 10 5 5 3,33 33 2,62 2,19 5,00

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 4,37 2,77 4,55

İngilizce 10 4 6 2,00 20 1,55 1,30 3,30

Matematik 20 3 17 -2,67 -13 3,03 1,96 5,60

Fen 20 8 12 4,00 20 3,50 2,30 6,17

Toplam: 90 27 63 6,00 7 17,68 12,64 29,16

Sözel (TÜR) bbbDDadcabcaccBdcccd

Cevap Anh. B DDCDDBCDCADDBABBADBC

Sözel (SOS) ADdCBdcCaa

Cevap Anh. B ADACBCDCDB

Sözel (DİN) CcdaaCdDCa

Cevap Anh. B CDBDDCADCB

Sözel (İNG) BbDdAabdaD

Cevap Anh. B BADCADACCD

Sayısal (MAT) adbdcabaCDbdcDbcbbbc

Cevap Anh. B CADBABACCDABBDABDCCD

Sayısal (FEN) dCadBbBAccDDcaabcDCb

Cevap Anh. B CCBCBDBADBDDBDBCADCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 3 17 15

Türkçe 20 3 17 15

T.7.3.37. Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
T.7.3.22. Metnin içeriğini yorumlar. 3 0 3 0
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. 3 1 2 33
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
T.7.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 0 4 0
T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 0 2 0
T.7.3.20. Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
T.7.3.36. Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
T.7.3.11. Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 2 0 2 0

Sözel (SOS) 10 5 5 50

Sosyal Bil. 10 5 5 50

SB.7.1.3. Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
SB.7.2.2. Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 1 2 33
SB.7.2.1. Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 5 2 3 40
SB.7.1.1. İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 4 6 40

Din K.ve A.B. 10 4 6 40

DİN.7.1.6. Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
DİN.7.1.7. Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
DİN.7.1.5. Allah’ın adil, merhametli affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 2 0 2 0
DİN.7.1.3. Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
DİN.7.1.4. Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
DİN.7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 1 2 33
DİN.7.1.1. Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 4 6 40

İngilizce 10 4 6 40

İNG.7.2.1.Talking about routines and daily activities 3 1 2 33
İNG.7.3.1.Talking about past events 
(Making simple inquiries) 2 0 2 0
İNG.7.3.2.Telling the time, days and dates 1 1 0 100
İNG.7.1.1.Describing characters / people (Making simple inquiries) 3 1 2 33
İNG.7.2.2.Describing what people do regularly (Giving explanations and reasons) 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 3 17 15

Matematik 20 3 17 15

M.7.1.2.1. Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 0 2 0
M.7.1.2.2. Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
M.7.1.2.3. Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 3 0 3 0
M.7.1.2.4. Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 1 2 33
M.7.1.1.5. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 0 4 0
M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
M.7.1.1.4. Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 5 1 4 20

Sayısal (FEN) 20 8 12 40

Fen 20 8 12 40

F.7.2.1.1. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 5 1 4 20
F.7.2.2.2. Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 2 1 1 50
F.7.2.3.2. Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
F.7.2.3.3. Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
F.7.1.2.1. Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
F.7.1.2.4. Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
F.7.1.1.1. Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
F.7.1.1.5. Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 1 1 50
F.7.1.1.2. Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
F.7.1.2.3. Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 1 0
F.7.2.2.1. Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
F.7.2.1.3. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
F.7.2.1.2. Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
F.7.1.2.2. Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF  DENEME 2 (70222)

UŞAK / UŞAK MERKEZ / Ömer Bedrettin Uşaklı Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
CANSU KIRAN 546 7B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
212,667 289,620 15 74 74 74 1038

Puanı Hesaplanan: 114 114 114 1186

Katılımlar: 20 114 114 114 1186

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 9 8,00 40 2,62 2,27 4,85

Sosyal Bil. 10 1 9 -2,00 -20 2,62 2,19 5,00

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 4,37 2,77 4,55

İngilizce 10 1 9 -2,00 -20 1,55 1,30 3,30

Matematik 20 5 15 0,00 0 3,03 1,96 5,60

Fen 20 1 19 -5,33 -27 3,50 2,30 6,17

Toplam: 90 25 65 3,33 4 17,68 12,64 29,16

Sözel (TÜR) bCADaBbDaCabBdaDBCaD

Cevap Anh. A DCADDBADBCBABCDDBCDD

Sözel (SOS) bdadbdbcBd

Cevap Anh. A ACDBDCADBC

Sözel (DİN) AbCBBDbaaD

Cevap Anh. A ADCBBDDCCD

Sözel (İNG) dbcdCaccbd

Cevap Anh. A ADACCDBADC

Sayısal (MAT) dCbAbDcdbacdbCAadcda

Cevap Anh. A CCDACDABDCBBACADBABD

Sayısal (FEN) cadbcdcbbdacbCabadac

Cevap Anh. A DBCDBABDCADBCCBDDCBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 11 9 55

Türkçe 20 11 9 55

T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 4 0 100
T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 1 1 50
T.7.3.11. Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 2 1 1 50
T.7.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
T.7.3.22. Metnin içeriğini yorumlar. 3 2 1 67
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. 3 2 1 67
T.7.3.20. Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
T.7.3.36. Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
T.7.3.37. Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0

Sözel (SOS) 10 1 9 10

Sosyal Bil. 10 1 9 10

SB.7.2.1. Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 5 0 5 0
SB.7.2.2. Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 0 3 0
SB.7.1.3. Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0
SB.7.1.1. İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 6 4 60

Din K.ve A.B. 10 6 4 60

DİN.7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 3 0 100
DİN.7.1.1. Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0
DİN.7.1.5. Allah’ın adil, merhametli affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
DİN.7.1.3. Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
DİN.7.1.4. Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
DİN.7.1.6. Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
DİN.7.1.7. Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 1 9 10

İngilizce 10 1 9 10

İNG.7.1.1.Describing characters / people (Making simple inquiries) 3 0 3 0
İNG.7.2.1.Talking about routines and daily activities 3 1 2 33
İNG.7.2.2.Describing what people do regularly (Giving explanations and reasons) 1 0 1 0
İNG.7.3.1.Talking about past events 
(Making simple inquiries) 2 0 2 0
İNG.7.3.2.Telling the time, days and dates 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 5 15 25

Matematik 20 5 15 25

M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
M.7.1.1.4. Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 5 1 4 20
M.7.1.1.5. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 1 3 25
M.7.1.2.1. Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 1 1 50
M.7.1.2.4. Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 0 3 0
M.7.1.2.2. Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
M.7.1.2.3. Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 3 0 3 0

Sayısal (FEN) 20 1 19 5

Fen 20 1 19 5

F.7.1.1.1. Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
F.7.1.1.5. Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 0 2 0
F.7.1.2.2. Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
F.7.1.2.1. Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
F.7.1.2.4. Evren kavramını açıklar. 1 0 1 0
F.7.1.2.3. Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 1 0
F.7.2.1.1. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 5 0 5 0
F.7.2.1.3. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
F.7.2.1.2. Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
F.7.2.2.1. Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
F.7.2.2.2. Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 2 1 1 50
F.7.2.3.2. Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
F.7.1.1.2. Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
F.7.2.3.3. Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF  DENEME 2 (70222)

UŞAK / UŞAK MERKEZ / Ömer Bedrettin Uşaklı Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
CEREN ŞENTÜRK 179 7B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
220,459 289,620 13 66 66 66 990

Puanı Hesaplanan: 114 114 114 1186

Katılımlar: 20 114 114 114 1186

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 13 2,67 13 2,62 2,27 4,85

Sosyal Bil. 10 5 5 3,33 33 2,62 2,19 5,00

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 4,37 2,77 4,55

İngilizce 10 4 6 2,00 20 1,55 1,30 3,30

Matematik 20 6 14 1,33 7 3,03 1,96 5,60

Fen 20 3 16 -2,33 -12 3,50 2,30 6,17

Toplam: 90 29 60 9,00 10 17,68 12,64 29,16

Sözel (TÜR) ccbacabcddDDBbadADBC

Cevap Anh. B DDCDDBCDCADDBABBADBC

Sözel (SOS) bDAaBbDCaa

Cevap Anh. B ADACBCDCDB

Sözel (DİN) CDdbDacbCd

Cevap Anh. B CDBDDCADCB

Sözel (İNG) abDadbACbD

Cevap Anh. B BADCADACCD

Sayısal (MAT) CbcddcddCcAdacAcDCba

Cevap Anh. B CADBABACCDABBDABDCCD

Sayısal (FEN)  dabdccbaaDbcDcdAadb

Cevap Anh. B CCBCBDBADBDDBDBCADCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 7 13 35

Türkçe 20 7 13 35

T.7.3.37. Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
T.7.3.22. Metnin içeriğini yorumlar. 3 1 2 33
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. 3 0 3 0
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
T.7.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 1 3 25
T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 2 0 100
T.7.3.20. Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
T.7.3.36. Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
T.7.3.11. Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 2 2 0 100

Sözel (SOS) 10 5 5 50

Sosyal Bil. 10 5 5 50

SB.7.1.3. Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0
SB.7.2.2. Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 1 2 33
SB.7.2.1. Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 5 3 2 60
SB.7.1.1. İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 4 6 40

Din K.ve A.B. 10 4 6 40

DİN.7.1.6. Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
DİN.7.1.7. Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
DİN.7.1.5. Allah’ın adil, merhametli affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
DİN.7.1.3. Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
DİN.7.1.4. Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
DİN.7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 1 2 33
DİN.7.1.1. Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 4 6 40

İngilizce 10 4 6 40

İNG.7.2.1.Talking about routines and daily activities 3 1 2 33
İNG.7.3.1.Talking about past events 
(Making simple inquiries) 2 0 2 0
İNG.7.3.2.Telling the time, days and dates 1 1 0 100
İNG.7.1.1.Describing characters / people (Making simple inquiries) 3 1 2 33
İNG.7.2.2.Describing what people do regularly (Giving explanations and reasons) 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 6 14 30

Matematik 20 6 14 30

M.7.1.2.1. Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 2 0 100
M.7.1.2.2. Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
M.7.1.2.3. Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 3 0 3 0
M.7.1.2.4. Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 0 3 0
M.7.1.1.5. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 1 3 25
M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
M.7.1.1.4. Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 5 2 3 40

Sayısal (FEN) 20 3 16 15

Fen 20 3 16 15

F.7.2.1.1. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 5 1 3 20
F.7.2.2.2. Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 2 0 2 0
F.7.2.3.2. Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
F.7.2.3.3. Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
F.7.1.2.1. Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
F.7.1.2.4. Evren kavramını açıklar. 1 0 1 0
F.7.1.1.1. Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
F.7.1.1.5. Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 0 2 0
F.7.1.1.2. Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
F.7.1.2.3. Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 1 0
F.7.2.2.1. Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
F.7.2.1.3. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
F.7.2.1.2. Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
F.7.1.2.2. Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF  DENEME 2 (70222)

UŞAK / UŞAK MERKEZ / Ömer Bedrettin Uşaklı Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
FATMAN R AYDEDEOGLU 356 7B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
257,358 289,620 7 28 28 28 715

Puanı Hesaplanan: 114 114 114 1186

Katılımlar: 20 114 114 114 1186

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 10 6,67 33 2,62 2,27 4,85

Sosyal Bil. 10 4 6 2,00 20 2,62 2,19 5,00

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 4,37 2,77 4,55

İngilizce 10 5 4 3,67 37 1,55 1,30 3,30

Matematik 20 6 12 2,00 10 3,03 1,96 5,60

Fen 20 5 13 0,67 3 3,50 2,30 6,17

Toplam: 90 37 48 21,00 23 17,68 12,64 29,16

Sözel (TÜR) aDdDDcbcdADaaABdADBa

Cevap Anh. B DDCDDBCDCADDBABBADBC

Sözel (SOS) dbbdBCDaDa

Cevap Anh. B ADACBCDCDB

Sözel (DİN) CbBbDCdDCB

Cevap Anh. B CDBDDCADCB

Sözel (İNG) adDbAD CCc

Cevap Anh. B BADCADACCD

Sayısal (MAT) bAacbacCCDddB caca D

Cevap Anh. B CADBABACCDABBDABDCCD

Sayısal (FEN) CaaCdcdAad cBcd bDaa

Cevap Anh. B CCBCBDBADBDDBDBCADCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 10 10 50

Türkçe 20 10 10 50

T.7.3.37. Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
T.7.3.22. Metnin içeriğini yorumlar. 3 2 1 67
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. 3 1 2 33
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
T.7.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 2 2 50
T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 0 2 0
T.7.3.20. Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
T.7.3.36. Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
T.7.3.11. Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 2 2 0 100

Sözel (SOS) 10 4 6 40

Sosyal Bil. 10 4 6 40

SB.7.1.3. Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0
SB.7.2.2. Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 1 2 33
SB.7.2.1. Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 5 2 3 40
SB.7.1.1. İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 7 3 70

Din K.ve A.B. 10 7 3 70

DİN.7.1.6. Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
DİN.7.1.7. Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
DİN.7.1.5. Allah’ın adil, merhametli affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
DİN.7.1.3. Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
DİN.7.1.4. Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
DİN.7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 2 1 67
DİN.7.1.1. Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 5 4 50

İngilizce 10 5 4 50

İNG.7.2.1.Talking about routines and daily activities 3 2 1 67
İNG.7.3.1.Talking about past events 
(Making simple inquiries) 2 0 2 0
İNG.7.3.2.Telling the time, days and dates 1 1 0 100
İNG.7.1.1.Describing characters / people (Making simple inquiries) 3 2 0 67
İNG.7.2.2.Describing what people do regularly (Giving explanations and reasons) 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 6 12 30

Matematik 20 6 12 30

M.7.1.2.1. Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 0 2 0
M.7.1.2.2. Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
M.7.1.2.3. Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 3 1 2 33
M.7.1.2.4. Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 0 2 0
M.7.1.1.5. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 0 4 0
M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
M.7.1.1.4. Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 5 2 2 40

Sayısal (FEN) 20 5 13 25

Fen 20 5 13 25

F.7.2.1.1. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 5 2 3 40
F.7.2.2.2. Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 2 0 1 0
F.7.2.3.2. Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
F.7.2.3.3. Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
F.7.1.2.1. Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
F.7.1.2.4. Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
F.7.1.1.1. Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
F.7.1.1.5. Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 0 2 0
F.7.1.1.2. Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 0 0
F.7.1.2.3. Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100
F.7.2.2.1. Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
F.7.2.1.3. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
F.7.2.1.2. Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
F.7.1.2.2. Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF  DENEME 2 (70222)

UŞAK / UŞAK MERKEZ / Ömer Bedrettin Uşaklı Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
FEYZA YEYİN 105 7B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
324,468 289,620 4 9 9 9 375

Puanı Hesaplanan: 114 114 114 1186

Katılımlar: 20 114 114 114 1186

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 6 14 1,33 7 2,62 2,27 4,85

Sosyal Bil. 10 8 2 7,33 73 2,62 2,19 5,00

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 4,37 2,77 4,55

İngilizce 10 5 5 3,33 33 1,55 1,30 3,30

Matematik 20 14 6 12,00 60 3,03 1,96 5,60

Fen 20 12 8 9,33 47 3,50 2,30 6,17

Toplam: 90 51 39 38,00 42 17,68 12,64 29,16

Sözel (TÜR) cDdbbBabaADDcAacdadb

Cevap Anh. B DDCDDBCDCADDBABBADBC

Sözel (SOS) cDACBCaCDB

Cevap Anh. B ADACBCDCDB

Sözel (DİN) CaBbcCAbCB

Cevap Anh. B CDBDDCADCB

Sözel (İNG) cbDbADcCCc

Cevap Anh. B BADCADACCD

Sayısal (MAT) CADBcaACCDAdcDABDbdD

Cevap Anh. B CADBABACCDABBDABDCCD

Sayısal (FEN) CCBCBDdbDcDcBcaCADaa

Cevap Anh. B CCBCBDBADBDDBDBCADCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 6 14 30

Türkçe 20 6 14 30

T.7.3.37. Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
T.7.3.22. Metnin içeriğini yorumlar. 3 2 1 67
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. 3 0 3 0
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
T.7.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 2 2 50
T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 1 1 50
T.7.3.20. Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
T.7.3.36. Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
T.7.3.11. Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 2 0 2 0

Sözel (SOS) 10 8 2 80

Sosyal Bil. 10 8 2 80

SB.7.1.3. Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0
SB.7.2.2. Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 3 0 100
SB.7.2.1. Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 5 4 1 80
SB.7.1.1. İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 6 4 60

Din K.ve A.B. 10 6 4 60

DİN.7.1.6. Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
DİN.7.1.7. Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
DİN.7.1.5. Allah’ın adil, merhametli affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
DİN.7.1.3. Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
DİN.7.1.4. Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
DİN.7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 3 0 100
DİN.7.1.1. Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 5 5 50

İngilizce 10 5 5 50

İNG.7.2.1.Talking about routines and daily activities 3 2 1 67
İNG.7.3.1.Talking about past events 
(Making simple inquiries) 2 0 2 0
İNG.7.3.2.Telling the time, days and dates 1 1 0 100
İNG.7.1.1.Describing characters / people (Making simple inquiries) 3 2 1 67
İNG.7.2.2.Describing what people do regularly (Giving explanations and reasons) 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 14 6 70

Matematik 20 14 6 70

M.7.1.2.1. Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 1 1 50
M.7.1.2.2. Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
M.7.1.2.3. Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 3 1 2 33
M.7.1.2.4. Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 2 1 67
M.7.1.1.5. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 3 1 75
M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
M.7.1.1.4. Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 5 4 1 80

Sayısal (FEN) 20 12 8 60

Fen 20 12 8 60

F.7.2.1.1. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 5 3 2 60
F.7.2.2.2. Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 2 2 0 100
F.7.2.3.2. Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
F.7.2.3.3. Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
F.7.1.2.1. Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
F.7.1.2.4. Evren kavramını açıklar. 1 0 1 0
F.7.1.1.1. Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
F.7.1.1.5. Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 0 2 0
F.7.1.1.2. Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
F.7.1.2.3. Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100
F.7.2.2.1. Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
F.7.2.1.3. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
F.7.2.1.2. Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
F.7.1.2.2. Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF  DENEME 2 (70222)

UŞAK / UŞAK MERKEZ / Ömer Bedrettin Uşaklı Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
HALİT KALAAĞASI 128 7B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
438,560 289,620 1 1 1 1 20

Puanı Hesaplanan: 114 114 114 1186

Katılımlar: 20 114 114 114 1186

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 6 11,00 55 2,62 2,27 4,85

Sosyal Bil. 10 10 0 10,00 100 2,62 2,19 5,00

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 4,37 2,77 4,55

İngilizce 10 6 3 5,00 50 1,55 1,30 3,30

Matematik 20 19 1 18,67 93 3,03 1,96 5,60

Fen 20 18 2 17,33 87 3,50 2,30 6,17

Toplam: 90 75 13 70,67 79 17,68 12,64 29,16

Sözel (TÜR) DDCDDBb aADDcbaBADBd

Cevap Anh. B DDCDDBCDCADDBABBADBC

Sözel (SOS) ADACBCDCDB

Cevap Anh. B ADACBCDCDB

Sözel (DİN) CDBbDCADCB

Cevap Anh. B CDBDDCADCB

Sözel (İNG) aADCAc CCc

Cevap Anh. B BADCADACCD

Sayısal (MAT) CADBAdACCDABBDABDCCD

Cevap Anh. B CADBABACCDABBDABDCCD

Sayısal (FEN) CCBCBDBADcDDBDBCADCb

Cevap Anh. B CCBCBDBADBDDBDBCADCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 13 6 65

Türkçe 20 13 6 65

T.7.3.37. Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
T.7.3.22. Metnin içeriğini yorumlar. 3 3 0 100
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. 3 1 2 33
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
T.7.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 3 1 75
T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 1 1 50
T.7.3.20. Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
T.7.3.36. Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
T.7.3.11. Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 2 2 0 100

Sözel (SOS) 10 10 0 100

Sosyal Bil. 10 10 0 100

SB.7.1.3. Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
SB.7.2.2. Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 3 0 100
SB.7.2.1. Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 5 5 0 100
SB.7.1.1. İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 9 1 90

Din K.ve A.B. 10 9 1 90

DİN.7.1.6. Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
DİN.7.1.7. Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
DİN.7.1.5. Allah’ın adil, merhametli affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
DİN.7.1.3. Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
DİN.7.1.4. Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
DİN.7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 3 0 100
DİN.7.1.1. Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 6 3 60

İngilizce 10 6 3 60

İNG.7.2.1.Talking about routines and daily activities 3 2 1 67
İNG.7.3.1.Talking about past events 
(Making simple inquiries) 2 2 0 100
İNG.7.3.2.Telling the time, days and dates 1 1 0 100
İNG.7.1.1.Describing characters / people (Making simple inquiries) 3 1 1 33
İNG.7.2.2.Describing what people do regularly (Giving explanations and reasons) 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 19 1 95

Matematik 20 19 1 95

M.7.1.2.1. Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 2 0 100
M.7.1.2.2. Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
M.7.1.2.3. Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 3 3 0 100
M.7.1.2.4. Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 2 1 67
M.7.1.1.5. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 4 0 100
M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
M.7.1.1.4. Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 5 5 0 100

Sayısal (FEN) 20 18 2 90

Fen 20 18 2 90

F.7.2.1.1. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 5 5 0 100
F.7.2.2.2. Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 2 2 0 100
F.7.2.3.2. Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
F.7.2.3.3. Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
F.7.1.2.1. Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
F.7.1.2.4. Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
F.7.1.1.1. Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
F.7.1.1.5. Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 1 1 50
F.7.1.1.2. Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
F.7.1.2.3. Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100
F.7.2.2.1. Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
F.7.2.1.3. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
F.7.2.1.2. Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
F.7.1.2.2. Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF  DENEME 2 (70222)

UŞAK / UŞAK MERKEZ / Ömer Bedrettin Uşaklı Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
HATİCE KAHRAMAN 134 7B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
234,943 289,620 10 48 48 48 864

Puanı Hesaplanan: 114 114 114 1186

Katılımlar: 20 114 114 114 1186

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 11 5,33 27 2,62 2,27 4,85

Sosyal Bil. 10 3 7 0,67 7 2,62 2,19 5,00

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 4,37 2,77 4,55

İngilizce 10 1 9 -2,00 -20 1,55 1,30 3,30

Matematik 20 4 16 -1,33 -7 3,03 1,96 5,60

Fen 20 8 12 4,00 20 3,50 2,30 6,17

Toplam: 90 31 59 11,33 13 17,68 12,64 29,16

Sözel (TÜR) aCAcDcdDBaBAdCDbadca

Cevap Anh. A DCADDBADBCBABCDDBCDD

Sözel (SOS) daDBaCcbda

Cevap Anh. A ACDBDCADBC

Sözel (DİN) ADCBcDaCda

Cevap Anh. A ADCBBDDCCD

Sözel (İNG) cabdacBdcd

Cevap Anh. A ADACCDBADC

Sayısal (MAT) dCacdbABDadacacbddca

Cevap Anh. A CCDACDABDCBBACADBABD

Sayısal (FEN) acabBABcdADBCadDbacb

Cevap Anh. A DBCDBABDCADBCCBDDCBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 9 11 45

Türkçe 20 9 11 45

T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 2 2 50
T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 1 1 50
T.7.3.11. Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 2 0 2 0
T.7.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
T.7.3.22. Metnin içeriğini yorumlar. 3 1 2 33
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. 3 1 2 33
T.7.3.20. Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
T.7.3.36. Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
T.7.3.37. Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0

Sözel (SOS) 10 3 7 30

Sosyal Bil. 10 3 7 30

SB.7.2.1. Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 5 2 3 40
SB.7.2.2. Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 1 2 33
SB.7.1.3. Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0
SB.7.1.1. İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 6 4 60

Din K.ve A.B. 10 6 4 60

DİN.7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 3 0 100
DİN.7.1.1. Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
DİN.7.1.5. Allah’ın adil, merhametli affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 2 0 2 0
DİN.7.1.3. Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
DİN.7.1.4. Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
DİN.7.1.6. Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
DİN.7.1.7. Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 1 9 10

İngilizce 10 1 9 10

İNG.7.1.1.Describing characters / people (Making simple inquiries) 3 0 3 0
İNG.7.2.1.Talking about routines and daily activities 3 1 2 33
İNG.7.2.2.Describing what people do regularly (Giving explanations and reasons) 1 0 1 0
İNG.7.3.1.Talking about past events 
(Making simple inquiries) 2 0 2 0
İNG.7.3.2.Telling the time, days and dates 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 4 16 20

Matematik 20 4 16 20

M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
M.7.1.1.4. Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 5 2 3 40
M.7.1.1.5. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 1 3 25
M.7.1.2.1. Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 0 2 0
M.7.1.2.4. Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 0 3 0
M.7.1.2.2. Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
M.7.1.2.3. Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 3 0 3 0

Sayısal (FEN) 20 8 12 40

Fen 20 8 12 40

F.7.1.1.1. Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
F.7.1.1.5. Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 0 2 0
F.7.1.2.2. Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
F.7.1.2.1. Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
F.7.1.2.4. Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
F.7.1.2.3. Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100
F.7.2.1.1. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 5 0 5 0
F.7.2.1.3. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
F.7.2.1.2. Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
F.7.2.2.1. Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
F.7.2.2.2. Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 2 1 1 50
F.7.2.3.2. Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
F.7.1.1.2. Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
F.7.2.3.3. Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF  DENEME 2 (70222)

UŞAK / UŞAK MERKEZ / Ömer Bedrettin Uşaklı Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
HEDİYE SARI 541 7B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
167,112 289,620 20 112 112 112 1181

Puanı Hesaplanan: 114 114 114 1186

Katılımlar: 20 114 114 114 1186

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 2 18 -4,00 -20 2,62 2,27 4,85

Sosyal Bil. 10 1 9 -2,00 -20 2,62 2,19 5,00

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 4,37 2,77 4,55

İngilizce 10 3 7 0,67 7 1,55 1,30 3,30

Matematik 20 3 17 -2,67 -13 3,03 1,96 5,60

Fen 20 4 16 -1,33 -7 3,50 2,30 6,17

Toplam: 90 17 73 -7,33 -8 17,68 12,64 29,16

Sözel (TÜR) badbbdabadcacbacADab

Cevap Anh. B DDCDDBCDCADDBABBADBC

Sözel (SOS) Aadbadadad

Cevap Anh. B ADACBCDCDB

Sözel (DİN) CDBbDacada

Cevap Anh. B CDBDDCADCB

Sözel (İNG) adcbADdCab

Cevap Anh. B BADCADACCD

Sayısal (MAT) abDcbdAdabcaaccaDbac

Cevap Anh. B CADBABACCDABBDABDCCD

Sayısal (FEN) ddBCabcAbdbacbcdcabD

Cevap Anh. B CCBCBDBADBDDBDBCADCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 2 18 10

Türkçe 20 2 18 10

T.7.3.37. Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
T.7.3.22. Metnin içeriğini yorumlar. 3 1 2 33
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. 3 0 3 0
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
T.7.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 0 4 0
T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 0 2 0
T.7.3.20. Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
T.7.3.36. Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
T.7.3.11. Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 2 1 1 50

Sözel (SOS) 10 1 9 10

Sosyal Bil. 10 1 9 10

SB.7.1.3. Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
SB.7.2.2. Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 0 3 0
SB.7.2.1. Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 5 0 5 0
SB.7.1.1. İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 4 6 40

Din K.ve A.B. 10 4 6 40

DİN.7.1.6. Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
DİN.7.1.7. Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
DİN.7.1.5. Allah’ın adil, merhametli affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
DİN.7.1.3. Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
DİN.7.1.4. Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
DİN.7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 0 3 0
DİN.7.1.1. Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 3 7 30

İngilizce 10 3 7 30

İNG.7.2.1.Talking about routines and daily activities 3 1 2 33
İNG.7.3.1.Talking about past events 
(Making simple inquiries) 2 0 2 0
İNG.7.3.2.Telling the time, days and dates 1 0 1 0
İNG.7.1.1.Describing characters / people (Making simple inquiries) 3 2 1 67
İNG.7.2.2.Describing what people do regularly (Giving explanations and reasons) 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 3 17 15

Matematik 20 3 17 15

M.7.1.2.1. Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 0 2 0
M.7.1.2.2. Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
M.7.1.2.3. Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 3 1 2 33
M.7.1.2.4. Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 0 3 0
M.7.1.1.5. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 1 3 25
M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
M.7.1.1.4. Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 5 1 4 20

Sayısal (FEN) 20 4 16 20

Fen 20 4 16 20

F.7.2.1.1. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 5 1 4 20
F.7.2.2.2. Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 2 0 2 0
F.7.2.3.2. Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
F.7.2.3.3. Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
F.7.1.2.1. Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
F.7.1.2.4. Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
F.7.1.1.1. Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
F.7.1.1.5. Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 0 2 0
F.7.1.1.2. Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
F.7.1.2.3. Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 1 0
F.7.2.2.1. Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
F.7.2.1.3. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
F.7.2.1.2. Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
F.7.1.2.2. Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF  DENEME 2 (70222)

UŞAK / UŞAK MERKEZ / Ömer Bedrettin Uşaklı Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
İREM NİSA ÖZLÜGİL 181 7B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
264,265 289,620 6 25 25 25 665

Puanı Hesaplanan: 114 114 114 1186

Katılımlar: 20 114 114 114 1186

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 11 5,33 27 2,62 2,27 4,85

Sosyal Bil. 10 4 6 2,00 20 2,62 2,19 5,00

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 4,37 2,77 4,55

İngilizce 10 7 3 6,00 60 1,55 1,30 3,30

Matematik 20 6 14 1,33 7 3,03 1,96 5,60

Fen 20 7 13 2,67 13 3,50 2,30 6,17

Toplam: 90 42 48 26,00 29 17,68 12,64 29,16

Sözel (TÜR) cadbDdcDcaBdBCDDdCDc

Cevap Anh. A DCADDBADBCBABCDDBCDD

Sözel (SOS) cCDccacDBd

Cevap Anh. A ACDBDCADBC

Sözel (DİN) AbCBBDDCCD

Cevap Anh. A ADCBBDDCCD

Sözel (İNG) AcAdCDBADb

Cevap Anh. A ADACCDBADC

Sayısal (MAT) CaDACDbcbdaccdbDcccc

Cevap Anh. A CCDACDABDCBBACADBABD

Sayısal (FEN) acCaBAdDCccBCadacddc

Cevap Anh. A DBCDBABDCADBCCBDDCBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 9 11 45

Türkçe 20 9 11 45

T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 0 4 0
T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 2 0 100
T.7.3.11. Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 2 0 2 0
T.7.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
T.7.3.22. Metnin içeriğini yorumlar. 3 1 2 33
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. 3 2 1 67
T.7.3.20. Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
T.7.3.36. Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
T.7.3.37. Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (SOS) 10 4 6 40

Sosyal Bil. 10 4 6 40

SB.7.2.1. Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 5 2 3 40
SB.7.2.2. Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 1 2 33
SB.7.1.3. Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0
SB.7.1.1. İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 9 1 90

Din K.ve A.B. 10 9 1 90

DİN.7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 3 0 100
DİN.7.1.1. Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0
DİN.7.1.5. Allah’ın adil, merhametli affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
DİN.7.1.3. Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
DİN.7.1.4. Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
DİN.7.1.6. Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
DİN.7.1.7. Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 7 3 70

İngilizce 10 7 3 70

İNG.7.1.1.Describing characters / people (Making simple inquiries) 3 2 1 67
İNG.7.2.1.Talking about routines and daily activities 3 2 1 67
İNG.7.2.2.Describing what people do regularly (Giving explanations and reasons) 1 1 0 100
İNG.7.3.1.Talking about past events 
(Making simple inquiries) 2 1 1 50
İNG.7.3.2.Telling the time, days and dates 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 6 14 30

Matematik 20 6 14 30

M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
M.7.1.1.4. Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 5 3 2 60
M.7.1.1.5. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 1 3 25
M.7.1.2.1. Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 0 2 0
M.7.1.2.4. Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 0 3 0
M.7.1.2.2. Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
M.7.1.2.3. Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 3 1 2 33

Sayısal (FEN) 20 7 13 35

Fen 20 7 13 35

F.7.1.1.1. Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
F.7.1.1.5. Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 1 1 50
F.7.1.2.2. Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
F.7.1.2.1. Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
F.7.1.2.4. Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
F.7.1.2.3. Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 1 0
F.7.2.1.1. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 5 2 3 40
F.7.2.1.3. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
F.7.2.1.2. Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
F.7.2.2.1. Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
F.7.2.2.2. Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 2 1 1 50
F.7.2.3.2. Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
F.7.1.1.2. Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
F.7.2.3.3. Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF  DENEME 2 (70222)

UŞAK / UŞAK MERKEZ / Ömer Bedrettin Uşaklı Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
IRMAK ÖNAL 147 7B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
310,804 289,620 5 11 11 11 424

Puanı Hesaplanan: 114 114 114 1186

Katılımlar: 20 114 114 114 1186

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 11 5,33 27 2,62 2,27 4,85

Sosyal Bil. 10 7 3 6,00 60 2,62 2,19 5,00

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 4,37 2,77 4,55

İngilizce 10 4 6 2,00 20 1,55 1,30 3,30

Matematik 20 9 11 5,33 27 3,03 1,96 5,60

Fen 20 12 7 9,67 48 3,50 2,30 6,17

Toplam: 90 50 39 37,00 41 17,68 12,64 29,16

Sözel (TÜR) bcCbDdbcbADDBABaAbad

Cevap Anh. B DDCDDBCDCADDBABBADBC

Sözel (SOS) cDcCBCDCDc

Cevap Anh. B ADACBCDCDB

Sözel (DİN) CDBDDCAbCB

Cevap Anh. B CDBDDCADCB

Sözel (İNG) cbDCAcdCba

Cevap Anh. B BADCADACCD

Sayısal (MAT) bAbBcaAbCDbBcbbccCCD

Cevap Anh. B CADBABACCDABBDABDCCD

Sayısal (FEN) CCBCca AbBDDabaCADCb

Cevap Anh. B CCBCBDBADBDDBDBCADCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 9 11 45

Türkçe 20 9 11 45

T.7.3.37. Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
T.7.3.22. Metnin içeriğini yorumlar. 3 0 3 0
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. 3 2 1 67
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
T.7.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 2 2 50
T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 1 1 50
T.7.3.20. Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
T.7.3.36. Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
T.7.3.11. Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 2 1 1 50

Sözel (SOS) 10 7 3 70

Sosyal Bil. 10 7 3 70

SB.7.1.3. Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0
SB.7.2.2. Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 2 1 67
SB.7.2.1. Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 5 4 1 80
SB.7.1.1. İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 9 1 90

Din K.ve A.B. 10 9 1 90

DİN.7.1.6. Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
DİN.7.1.7. Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
DİN.7.1.5. Allah’ın adil, merhametli affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
DİN.7.1.3. Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
DİN.7.1.4. Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
DİN.7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 3 0 100
DİN.7.1.1. Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 4 6 40

İngilizce 10 4 6 40

İNG.7.2.1.Talking about routines and daily activities 3 1 2 33
İNG.7.3.1.Talking about past events 
(Making simple inquiries) 2 1 1 50
İNG.7.3.2.Telling the time, days and dates 1 1 0 100
İNG.7.1.1.Describing characters / people (Making simple inquiries) 3 1 2 33
İNG.7.2.2.Describing what people do regularly (Giving explanations and reasons) 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 9 11 45

Matematik 20 9 11 45

M.7.1.2.1. Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 1 1 50
M.7.1.2.2. Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
M.7.1.2.3. Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 3 0 3 0
M.7.1.2.4. Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 1 2 33
M.7.1.1.5. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 2 2 50
M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
M.7.1.1.4. Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 5 3 2 60

Sayısal (FEN) 20 12 7 60

Fen 20 12 7 60

F.7.2.1.1. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 5 3 2 60
F.7.2.2.2. Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 2 2 0 100
F.7.2.3.2. Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
F.7.2.3.3. Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
F.7.1.2.1. Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 0 0
F.7.1.2.4. Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
F.7.1.1.1. Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
F.7.1.1.5. Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 2 0 100
F.7.1.1.2. Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
F.7.1.2.3. Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 1 0
F.7.2.2.1. Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
F.7.2.1.3. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
F.7.2.1.2. Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
F.7.1.2.2. Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF  DENEME 2 (70222)

UŞAK / UŞAK MERKEZ / Ömer Bedrettin Uşaklı Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET TAHA EKER 84 7B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
358,462 289,620 2 5 5 5 240

Puanı Hesaplanan: 114 114 114 1186

Katılımlar: 20 114 114 114 1186

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 5 6,33 32 2,62 2,27 4,85

Sosyal Bil. 10 9 1 8,67 87 2,62 2,19 5,00

Din K.ve A.B. 10 8 1 7,67 77 4,37 2,77 4,55

İngilizce 10 2 3 1,00 10 1,55 1,30 3,30

Matematik 20 14 4 12,67 63 3,03 1,96 5,60

Fen 20 13 5 11,33 57 3,50 2,30 6,17

Toplam: 90 54 19 47,67 53 17,68 12,64 29,16

Sözel (TÜR) cCcDDBcDB BA  a   a 

Cevap Anh. A DCADDBADBCBABCDDBCDD

Sözel (SOS) cCDBDCADBC

Cevap Anh. A ACDBDCADBC

Sözel (DİN) ADCBBD CCa

Cevap Anh. A ADCBBDDCCD

Sözel (İNG) A dbC c   

Cevap Anh. A ADACCDBADC

Sayısal (MAT) CCDACDAdDC  AbADBcBc

Cevap Anh. A CCDACDABDCBBACADBABD

Sayısal (FEN) DcCa ABDCADBCbdcDCB 

Cevap Anh. A DBCDBABDCADBCCBDDCBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 8 5 40

Türkçe 20 8 5 40

T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 3 1 75
T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 1 0 50
T.7.3.11. Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 2 0 1 0
T.7.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
T.7.3.22. Metnin içeriğini yorumlar. 3 1 0 33
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. 3 0 0 0
T.7.3.20. Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
T.7.3.36. Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
T.7.3.37. Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0

Sözel (SOS) 10 9 1 90

Sosyal Bil. 10 9 1 90

SB.7.2.1. Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 5 4 1 80
SB.7.2.2. Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 3 0 100
SB.7.1.3. Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
SB.7.1.1. İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 8 1 80

Din K.ve A.B. 10 8 1 80

DİN.7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 3 0 100
DİN.7.1.1. Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
DİN.7.1.5. Allah’ın adil, merhametli affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 2 1 0 50
DİN.7.1.3. Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
DİN.7.1.4. Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
DİN.7.1.6. Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
DİN.7.1.7. Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 2 3 20

İngilizce 10 2 3 20

İNG.7.1.1.Describing characters / people (Making simple inquiries) 3 1 1 33
İNG.7.2.1.Talking about routines and daily activities 3 1 2 33
İNG.7.2.2.Describing what people do regularly (Giving explanations and reasons) 1 0 0 0
İNG.7.3.1.Talking about past events 
(Making simple inquiries) 2 0 0 0
İNG.7.3.2.Telling the time, days and dates 1 0 0 0

Sayısal (MAT) 20 14 4 70

Matematik 20 14 4 70

M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
M.7.1.1.4. Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 5 5 0 100
M.7.1.1.5. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 2 1 50
M.7.1.2.1. Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 1 1 50
M.7.1.2.4. Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 1 1 33
M.7.1.2.2. Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
M.7.1.2.3. Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 3 2 1 67

Sayısal (FEN) 20 13 5 65

Fen 20 13 5 65

F.7.1.1.1. Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
F.7.1.1.5. Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 1 1 50
F.7.1.2.2. Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
F.7.1.2.1. Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 0 0
F.7.1.2.4. Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
F.7.1.2.3. Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100
F.7.2.1.1. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 5 4 0 80
F.7.2.1.3. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
F.7.2.1.2. Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
F.7.2.2.1. Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
F.7.2.2.2. Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 2 1 1 50
F.7.2.3.2. Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
F.7.1.1.2. Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
F.7.2.3.3. Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF  DENEME 2 (70222)

UŞAK / UŞAK MERKEZ / Ömer Bedrettin Uşaklı Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA ERSOY 169 7B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
179,217 289,620 19 106 106 106 1166

Puanı Hesaplanan: 114 114 114 1186

Katılımlar: 20 114 114 114 1186

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 5 15 0,00 0 2,62 2,27 4,85

Sosyal Bil. 10 4 6 2,00 20 2,62 2,19 5,00

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 4,37 2,77 4,55

İngilizce 10 3 7 0,67 7 1,55 1,30 3,30

Matematik 20 4 16 -1,33 -7 3,03 1,96 5,60

Fen 20 1 19 -5,33 -27 3,50 2,30 6,17

Toplam: 90 20 70 -3,33 -4 17,68 12,64 29,16

Sözel (TÜR) bdAbadcadbcABdcDcaDb

Cevap Anh. A DCADDBADBCBABCDDBCDD

Sözel (SOS) dCDacbADad

Cevap Anh. A ACDBDCADBC

Sözel (DİN) bDbccDbCba

Cevap Anh. A ADCBBDDCCD

Sözel (İNG) babdCbcADa

Cevap Anh. A ADACCDBADC

Sayısal (MAT) dCbAdcdBcbaBbadbcbca

Cevap Anh. A CCDACDABDCBBACADBABD

Sayısal (FEN) badbcdcbCdbdbbcacdcb

Cevap Anh. A DBCDBABDCADBCCBDDCBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 5 15 25

Türkçe 20 5 15 25

T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 1 3 25
T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 0 2 0
T.7.3.11. Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 2 0 2 0
T.7.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
T.7.3.22. Metnin içeriğini yorumlar. 3 1 2 33
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. 3 1 2 33
T.7.3.20. Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
T.7.3.36. Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
T.7.3.37. Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (SOS) 10 4 6 40

Sosyal Bil. 10 4 6 40

SB.7.2.1. Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 5 2 3 40
SB.7.2.2. Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 1 2 33
SB.7.1.3. Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
SB.7.1.1. İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 3 7 30

Din K.ve A.B. 10 3 7 30

DİN.7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 0 3 0
DİN.7.1.1. Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
DİN.7.1.5. Allah’ın adil, merhametli affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 2 0 2 0
DİN.7.1.3. Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
DİN.7.1.4. Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
DİN.7.1.6. Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
DİN.7.1.7. Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 3 7 30

İngilizce 10 3 7 30

İNG.7.1.1.Describing characters / people (Making simple inquiries) 3 0 3 0
İNG.7.2.1.Talking about routines and daily activities 3 1 2 33
İNG.7.2.2.Describing what people do regularly (Giving explanations and reasons) 1 0 1 0
İNG.7.3.1.Talking about past events 
(Making simple inquiries) 2 1 1 50
İNG.7.3.2.Telling the time, days and dates 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 4 16 20

Matematik 20 4 16 20

M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
M.7.1.1.4. Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 5 0 5 0
M.7.1.1.5. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 2 2 50
M.7.1.2.1. Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 0 2 0
M.7.1.2.4. Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 1 2 33
M.7.1.2.2. Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
M.7.1.2.3. Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 3 0 3 0

Sayısal (FEN) 20 1 19 5

Fen 20 1 19 5

F.7.1.1.1. Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
F.7.1.1.5. Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 0 2 0
F.7.1.2.2. Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
F.7.1.2.1. Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
F.7.1.2.4. Evren kavramını açıklar. 1 0 1 0
F.7.1.2.3. Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 1 0
F.7.2.1.1. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 5 1 4 20
F.7.2.1.3. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
F.7.2.1.2. Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
F.7.2.2.1. Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
F.7.2.2.2. Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 2 0 2 0
F.7.2.3.2. Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
F.7.1.1.2. Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
F.7.2.3.3. Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF  DENEME 2 (70222)

UŞAK / UŞAK MERKEZ / Ömer Bedrettin Uşaklı Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
NAZLI CENGİZ 252 7B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
229,689 289,620 11 52 52 52 909

Puanı Hesaplanan: 114 114 114 1186

Katılımlar: 20 114 114 114 1186

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 5 15 0,00 0 2,62 2,27 4,85

Sosyal Bil. 10 2 8 -0,67 -7 2,62 2,19 5,00

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 4,37 2,77 4,55

İngilizce 10 1 9 -2,00 -20 1,55 1,30 3,30

Matematik 20 3 17 -2,67 -13 3,03 1,96 5,60

Fen 20 12 6 10,00 50 3,50 2,30 6,17

Toplam: 90 30 58 10,67 12 17,68 12,64 29,16

Sözel (TÜR) aaADccdbBCadcbDbcdba

Cevap Anh. A DCADDBADBCBABCDDBCDD

Sözel (SOS) AdacabdcBa

Cevap Anh. A ACDBDCADBC

Sözel (DİN) ADCaBaDCCb

Cevap Anh. A ADCBBDDCCD

Sözel (İNG) cbdC*aabab

Cevap Anh. A ADACCDBADC

Sayısal (MAT) bCacdbdacbBaAbdccccb

Cevap Anh. A CCDACDABDCBBACADBABD

Sayısal (FEN) adCaBABbCcDaCC DDC D

Cevap Anh. A DBCDBABDCADBCCBDDCBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 5 15 25

Türkçe 20 5 15 25

T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 2 2 50
T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 0 2 0
T.7.3.11. Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 2 0 2 0
T.7.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
T.7.3.22. Metnin içeriğini yorumlar. 3 1 2 33
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. 3 1 2 33
T.7.3.20. Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
T.7.3.36. Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
T.7.3.37. Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0

Sözel (SOS) 10 2 8 20

Sosyal Bil. 10 2 8 20

SB.7.2.1. Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 5 1 4 20
SB.7.2.2. Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 0 3 0
SB.7.1.3. Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0
SB.7.1.1. İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 7 3 70

Din K.ve A.B. 10 7 3 70

DİN.7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 2 1 67
DİN.7.1.1. Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
DİN.7.1.5. Allah’ın adil, merhametli affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
DİN.7.1.3. Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
DİN.7.1.4. Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
DİN.7.1.6. Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
DİN.7.1.7. Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 1 9 10

İngilizce 10 1 9 10

İNG.7.1.1.Describing characters / people (Making simple inquiries) 3 0 3 0
İNG.7.2.1.Talking about routines and daily activities 3 1 2 33
İNG.7.2.2.Describing what people do regularly (Giving explanations and reasons) 1 0 1 0
İNG.7.3.1.Talking about past events 
(Making simple inquiries) 2 0 2 0
İNG.7.3.2.Telling the time, days and dates 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 3 17 15

Matematik 20 3 17 15

M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
M.7.1.1.4. Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 5 0 5 0
M.7.1.1.5. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 2 2 50
M.7.1.2.1. Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 0 2 0
M.7.1.2.4. Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 0 3 0
M.7.1.2.2. Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
M.7.1.2.3. Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 3 0 3 0

Sayısal (FEN) 20 12 6 60

Fen 20 12 6 60

F.7.1.1.1. Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
F.7.1.1.5. Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 1 1 50
F.7.1.2.2. Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
F.7.1.2.1. Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
F.7.1.2.4. Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
F.7.1.2.3. Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100
F.7.2.1.1. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 5 4 1 80
F.7.2.1.3. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
F.7.2.1.2. Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
F.7.2.2.1. Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
F.7.2.2.2. Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 2 2 0 100
F.7.2.3.2. Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 0 0
F.7.1.1.2. Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
F.7.2.3.3. Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF  DENEME 2 (70222)

UŞAK / UŞAK MERKEZ / Ömer Bedrettin Uşaklı Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER ERSÖZ 338 7B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
203,997 289,620 16 80 80 80 1082

Puanı Hesaplanan: 114 114 114 1186

Katılımlar: 20 114 114 114 1186

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 6 14 1,33 7 2,62 2,27 4,85

Sosyal Bil. 10 3 7 0,67 7 2,62 2,19 5,00

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 4,37 2,77 4,55

İngilizce 10 4 6 2,00 20 1,55 1,30 3,30

Matematik 20 3 17 -2,67 -13 3,03 1,96 5,60

Fen 20 5 15 0,00 0 3,50 2,30 6,17

Toplam: 90 27 63 6,00 7 17,68 12,64 29,16

Sözel (TÜR) acCDbaabaccDdAaBdbcC

Cevap Anh. B DDCDDBCDCADDBABBADBC

Sözel (SOS) daAdBdcaDc

Cevap Anh. B ADACBCDCDB

Sözel (DİN) CDBbaCAbCc

Cevap Anh. B CDBDDCADCB

Sözel (İNG) BAabAadCdb

Cevap Anh. B BADCADACCD

Sayısal (MAT) abcBdaddCbdccabcDaba

Cevap Anh. B CADBABACCDABBDABDCCD

Sayısal (FEN) CadbdadAacabcbdCAbCa

Cevap Anh. B CCBCBDBADBDDBDBCADCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 6 14 30

Türkçe 20 6 14 30

T.7.3.37. Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
T.7.3.22. Metnin içeriğini yorumlar. 3 0 3 0
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. 3 1 2 33
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
T.7.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 1 3 25
T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 2 0 100
T.7.3.20. Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
T.7.3.36. Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
T.7.3.11. Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 2 0 2 0

Sözel (SOS) 10 3 7 30

Sosyal Bil. 10 3 7 30

SB.7.1.3. Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0
SB.7.2.2. Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 0 3 0
SB.7.2.1. Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 5 2 3 40
SB.7.1.1. İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 6 4 60

Din K.ve A.B. 10 6 4 60

DİN.7.1.6. Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
DİN.7.1.7. Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
DİN.7.1.5. Allah’ın adil, merhametli affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
DİN.7.1.3. Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
DİN.7.1.4. Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
DİN.7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 2 1 67
DİN.7.1.1. Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 4 6 40

İngilizce 10 4 6 40

İNG.7.2.1.Talking about routines and daily activities 3 2 1 67
İNG.7.3.1.Talking about past events 
(Making simple inquiries) 2 1 1 50
İNG.7.3.2.Telling the time, days and dates 1 0 1 0
İNG.7.1.1.Describing characters / people (Making simple inquiries) 3 1 2 33
İNG.7.2.2.Describing what people do regularly (Giving explanations and reasons) 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 3 17 15

Matematik 20 3 17 15

M.7.1.2.1. Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 0 2 0
M.7.1.2.2. Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
M.7.1.2.3. Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 3 0 3 0
M.7.1.2.4. Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 1 2 33
M.7.1.1.5. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 0 4 0
M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
M.7.1.1.4. Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 5 1 4 20

Sayısal (FEN) 20 5 15 25

Fen 20 5 15 25

F.7.2.1.1. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 5 1 4 20
F.7.2.2.2. Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 2 1 1 50
F.7.2.3.2. Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
F.7.2.3.3. Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
F.7.1.2.1. Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
F.7.1.2.4. Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
F.7.1.1.1. Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
F.7.1.1.5. Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 1 1 50
F.7.1.1.2. Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
F.7.1.2.3. Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 1 0
F.7.2.2.1. Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
F.7.2.1.3. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
F.7.2.1.2. Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
F.7.1.2.2. Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF  DENEME 2 (70222)

UŞAK / UŞAK MERKEZ / Ömer Bedrettin Uşaklı Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
SEFAYİĞ T BAKIRCI 319 7B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
244,172 289,620 8 41 41 41 798

Puanı Hesaplanan: 114 114 114 1186

Katılımlar: 20 114 114 114 1186

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 6 5 4,33 22 2,62 2,27 4,85

Sosyal Bil. 10 5 3 4,00 40 2,62 2,19 5,00

Din K.ve A.B. 10 5 4 3,67 37 4,37 2,77 4,55

İngilizce 10 1 9 -2,00 -20 1,55 1,30 3,30

Matematik 20 4 6 2,00 10 3,03 1,96 5,60

Fen 20 5 9 2,00 10 3,50 2,30 6,17

Toplam: 90 26 36 14,00 16 17,68 12,64 29,16

Sözel (TÜR) Ddd D  bB  bBCb  C  

Cevap Anh. A DCADDBADBCBABCDDBCDD

Sözel (SOS) d DBaCb BC

Cevap Anh. A ACDBDCADBC

Sözel (DİN) ADCad aCCa

Cevap Anh. A ADCBBDDCCD

Sözel (İNG) ccbCdbcdcb

Cevap Anh. A ADACCDBADC

Sayısal (MAT) CCac  cBb    Ccb    

Cevap Anh. A CCDACDABDCBBACADBABD

Sayısal (FEN) Dcab ABc caBCd c a  

Cevap Anh. A DBCDBABDCADBCCBDDCBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 6 5 30

Türkçe 20 6 5 30

T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 0 2 0
T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 2 0 100
T.7.3.11. Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 2 0 0 0
T.7.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
T.7.3.22. Metnin içeriğini yorumlar. 3 1 0 33
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. 3 2 0 67
T.7.3.20. Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 0 0
T.7.3.36. Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
T.7.3.37. Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 0 0

Sözel (SOS) 10 5 3 50

Sosyal Bil. 10 5 3 50

SB.7.2.1. Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 5 2 2 40
SB.7.2.2. Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 2 0 67
SB.7.1.3. Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0
SB.7.1.1. İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 5 4 50

Din K.ve A.B. 10 5 4 50

DİN.7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 2 1 67
DİN.7.1.1. Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
DİN.7.1.5. Allah’ın adil, merhametli affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 2 0 2 0
DİN.7.1.3. Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 0 0
DİN.7.1.4. Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
DİN.7.1.6. Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
DİN.7.1.7. Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 1 9 10

İngilizce 10 1 9 10

İNG.7.1.1.Describing characters / people (Making simple inquiries) 3 0 3 0
İNG.7.2.1.Talking about routines and daily activities 3 1 2 33
İNG.7.2.2.Describing what people do regularly (Giving explanations and reasons) 1 0 1 0
İNG.7.3.1.Talking about past events 
(Making simple inquiries) 2 0 2 0
İNG.7.3.2.Telling the time, days and dates 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 4 6 20

Matematik 20 4 6 20

M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
M.7.1.1.4. Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 5 0 3 0
M.7.1.1.5. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 1 1 25
M.7.1.2.1. Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 1 0 50
M.7.1.2.4. Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 0 0 0
M.7.1.2.2. Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
M.7.1.2.3. Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 3 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 5 9 25

Fen 20 5 9 25

F.7.1.1.1. Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
F.7.1.1.5. Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 0 2 0
F.7.1.2.2. Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
F.7.1.2.1. Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 0 0
F.7.1.2.4. Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
F.7.1.2.3. Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100
F.7.2.1.1. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 5 0 2 0
F.7.2.1.3. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
F.7.2.1.2. Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
F.7.2.2.1. Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
F.7.2.2.2. Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 2 1 1 50
F.7.2.3.2. Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 0 0
F.7.1.1.2. Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
F.7.2.3.3. Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF  DENEME 2 (70222)

UŞAK / UŞAK MERKEZ / Ömer Bedrettin Uşaklı Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
UMUT KAHRAMAN 394 7B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
236,739 289,620 9 47 47 47 844

Puanı Hesaplanan: 114 114 114 1186

Katılımlar: 20 114 114 114 1186

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 6 8 3,33 17 2,62 2,27 4,85

Sosyal Bil. 10 5 4 3,67 37 2,62 2,19 5,00

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 4,37 2,77 4,55

İngilizce 10 3 5 1,33 13 1,55 1,30 3,30

Matematik 20 3 11 -0,67 -3 3,03 1,96 5,60

Fen 20 6 11 2,33 12 3,50 2,30 6,17

Toplam: 90 30 42 16,00 18 17,68 12,64 29,16

Sözel (TÜR) Db c B DacbDcb dA B 

Cevap Anh. B DDCDDBCDCADDBABBADBC

Sözel (SOS) ADbCaba DB

Cevap Anh. B ADACBCDCDB

Sözel (DİN) CDBabCAaCB

Cevap Anh. B CDBDDCADCB

Sözel (İNG) adc bDAC b

Cevap Anh. B BADCADACCD

Sayısal (MAT) bAbcda  Ca dBabc  a 

Cevap Anh. B CADBABACCDABBDABDCCD

Sayısal (FEN) dadCBaBADc adbd bD a

Cevap Anh. B CCBCBDBADBDDBDBCADCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 6 8 30

Türkçe 20 6 8 30

T.7.3.37. Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
T.7.3.22. Metnin içeriğini yorumlar. 3 1 1 33
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. 3 0 0 0
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
T.7.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 0 0
T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 0 4 0
T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 1 0 50
T.7.3.20. Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
T.7.3.36. Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
T.7.3.11. Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 2 2 0 100

Sözel (SOS) 10 5 4 50

Sosyal Bil. 10 5 4 50

SB.7.1.3. Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
SB.7.2.2. Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 2 1 67
SB.7.2.1. Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 5 2 2 40
SB.7.1.1. İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 7 3 70

Din K.ve A.B. 10 7 3 70

DİN.7.1.6. Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
DİN.7.1.7. Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
DİN.7.1.5. Allah’ın adil, merhametli affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
DİN.7.1.3. Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
DİN.7.1.4. Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
DİN.7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 3 0 100
DİN.7.1.1. Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 3 5 30

İngilizce 10 3 5 30

İNG.7.2.1.Talking about routines and daily activities 3 1 1 33
İNG.7.3.1.Talking about past events 
(Making simple inquiries) 2 0 1 0
İNG.7.3.2.Telling the time, days and dates 1 0 1 0
İNG.7.1.1.Describing characters / people (Making simple inquiries) 3 2 1 67
İNG.7.2.2.Describing what people do regularly (Giving explanations and reasons) 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 3 11 15

Matematik 20 3 11 15

M.7.1.2.1. Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 0 1 0
M.7.1.2.2. Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
M.7.1.2.3. Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 3 1 2 33
M.7.1.2.4. Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 0 3 0
M.7.1.1.5. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 0 2 0
M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
M.7.1.1.4. Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 5 0 3 0

Sayısal (FEN) 20 6 11 30

Fen 20 6 11 30

F.7.2.1.1. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 5 1 4 20
F.7.2.2.2. Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 2 0 1 0
F.7.2.3.2. Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
F.7.2.3.3. Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
F.7.1.2.1. Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
F.7.1.2.4. Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
F.7.1.1.1. Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
F.7.1.1.5. Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 0 1 0
F.7.1.1.2. Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 0 0
F.7.1.2.3. Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 1 0
F.7.2.2.1. Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
F.7.2.1.3. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
F.7.2.1.2. Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
F.7.1.2.2. Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF  DENEME 2 (70222)

UŞAK / UŞAK MERKEZ / Ömer Bedrettin Uşaklı Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR ERDEM 402 7B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
222,071 289,620 12 63 63 63 976

Puanı Hesaplanan: 114 114 114 1186

Katılımlar: 20 114 114 114 1186

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 2 18 -4,00 -20 2,62 2,27 4,85

Sosyal Bil. 10 2 8 -0,67 -7 2,62 2,19 5,00

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 4,37 2,77 4,55

İngilizce 10 6 4 4,67 47 1,55 1,30 3,30

Matematik 20 9 11 5,33 27 3,03 1,96 5,60

Fen 20 5 15 0,00 0 3,50 2,30 6,17

Toplam: 90 29 61 8,67 10 17,68 12,64 29,16

Sözel (TÜR) adcbcdAbdCabddabadba

Cevap Anh. A DCADDBADBCBABCDDBCDD

Sözel (SOS) bdacbabDBa

Cevap Anh. A ACDBDCADBC

Sözel (DİN) ADCdabDbCa

Cevap Anh. A ADCBBDDCCD

Sözel (İNG) ADbaCDcADa

Cevap Anh. A ADACCDBADC

Sayısal (MAT) CaDbaDbcDaBBdCdaBcaD

Cevap Anh. A CCDACDABDCBBACADBABD

Sayısal (FEN) bdCadABadbcadbaDcCab

Cevap Anh. A DBCDBABDCADBCCBDDCBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 2 18 10

Türkçe 20 2 18 10

T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 0 4 0
T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 0 2 0
T.7.3.11. Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 2 1 1 50
T.7.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
T.7.3.22. Metnin içeriğini yorumlar. 3 0 3 0
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. 3 1 2 33
T.7.3.20. Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
T.7.3.36. Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
T.7.3.37. Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0

Sözel (SOS) 10 2 8 20

Sosyal Bil. 10 2 8 20

SB.7.2.1. Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 5 0 5 0
SB.7.2.2. Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 1 2 33
SB.7.1.3. Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0
SB.7.1.1. İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 5 5 50

Din K.ve A.B. 10 5 5 50

DİN.7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 2 1 67
DİN.7.1.1. Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
DİN.7.1.5. Allah’ın adil, merhametli affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
DİN.7.1.3. Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
DİN.7.1.4. Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
DİN.7.1.6. Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
DİN.7.1.7. Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 6 4 60

İngilizce 10 6 4 60

İNG.7.1.1.Describing characters / people (Making simple inquiries) 3 2 1 67
İNG.7.2.1.Talking about routines and daily activities 3 1 2 33
İNG.7.2.2.Describing what people do regularly (Giving explanations and reasons) 1 1 0 100
İNG.7.3.1.Talking about past events 
(Making simple inquiries) 2 1 1 50
İNG.7.3.2.Telling the time, days and dates 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 9 11 45

Matematik 20 9 11 45

M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
M.7.1.1.4. Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 5 3 2 60
M.7.1.1.5. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 1 3 25
M.7.1.2.1. Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 1 1 50
M.7.1.2.4. Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 3 0 100
M.7.1.2.2. Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
M.7.1.2.3. Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 3 0 3 0

Sayısal (FEN) 20 5 15 25

Fen 20 5 15 25

F.7.1.1.1. Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
F.7.1.1.5. Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 1 1 50
F.7.1.2.2. Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
F.7.1.2.1. Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
F.7.1.2.4. Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
F.7.1.2.3. Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100
F.7.2.1.1. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 5 1 4 20
F.7.2.1.3. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
F.7.2.1.2. Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
F.7.2.2.1. Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
F.7.2.2.2. Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 2 0 2 0
F.7.2.3.2. Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
F.7.1.1.2. Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
F.7.2.3.3. Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF  DENEME 2 (70222)

UŞAK / UŞAK MERKEZ / Ömer Bedrettin Uşaklı Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR ONUR 403 7B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
192,304 289,620 18 95 95 95 1132

Puanı Hesaplanan: 114 114 114 1186

Katılımlar: 20 114 114 114 1186

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 3 17 -2,67 -13 2,62 2,27 4,85

Sosyal Bil. 10 1 7 -1,33 -13 2,62 2,19 5,00

Din K.ve A.B. 10 1 9 -2,00 -20 4,37 2,77 4,55

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 1,55 1,30 3,30

Matematik 20 7 13 2,67 13 3,03 1,96 5,60

Fen 20 4 15 -1,00 -5 3,50 2,30 6,17

Toplam: 90 18 69 -5,00 -6 17,68 12,64 29,16

Sözel (TÜR) aDbcbdacdAbcdbadbcaC

Cevap Anh. B DDCDDBCDCADDBABBADBC

Sözel (SOS) dbcadCab  

Cevap Anh. B ADACBCDCDB

Sözel (DİN) abdbcdcaCd

Cevap Anh. B CDBDDCADCB

Sözel (İNG) BdbabDcdac

Cevap Anh. B BADCADACCD

Sayısal (MAT) adcBAcdbCDcacDbacdCD

Cevap Anh. B CADBABACCDABBDABDCCD

Sayısal (FEN) dacbcDadbdbDcDBabad 

Cevap Anh. B CCBCBDBADBDDBDBCADCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 3 17 15

Türkçe 20 3 17 15

T.7.3.37. Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
T.7.3.22. Metnin içeriğini yorumlar. 3 1 2 33
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. 3 0 3 0
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
T.7.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 1 3 25
T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 1 1 50
T.7.3.20. Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
T.7.3.36. Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
T.7.3.11. Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 2 0 2 0

Sözel (SOS) 10 1 7 10

Sosyal Bil. 10 1 7 10

SB.7.1.3. Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0
SB.7.2.2. Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 1 1 33
SB.7.2.1. Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 5 0 4 0
SB.7.1.1. İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 1 9 10

Din K.ve A.B. 10 1 9 10

DİN.7.1.6. Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
DİN.7.1.7. Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
DİN.7.1.5. Allah’ın adil, merhametli affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 2 0 2 0
DİN.7.1.3. Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
DİN.7.1.4. Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
DİN.7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 1 2 33
DİN.7.1.1. Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 2 8 20

İngilizce 10 2 8 20

İNG.7.2.1.Talking about routines and daily activities 3 1 2 33
İNG.7.3.1.Talking about past events 
(Making simple inquiries) 2 0 2 0
İNG.7.3.2.Telling the time, days and dates 1 0 1 0
İNG.7.1.1.Describing characters / people (Making simple inquiries) 3 1 2 33
İNG.7.2.2.Describing what people do regularly (Giving explanations and reasons) 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 7 13 35

Matematik 20 7 13 35

M.7.1.2.1. Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 0 2 0
M.7.1.2.2. Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
M.7.1.2.3. Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 3 1 2 33
M.7.1.2.4. Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 2 1 67
M.7.1.1.5. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 0 4 0
M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
M.7.1.1.4. Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 5 3 2 60

Sayısal (FEN) 20 4 15 20

Fen 20 4 15 20

F.7.2.1.1. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 5 3 2 60
F.7.2.2.2. Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 2 0 2 0
F.7.2.3.2. Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
F.7.2.3.3. Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
F.7.1.2.1. Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
F.7.1.2.4. Evren kavramını açıklar. 1 0 1 0
F.7.1.1.1. Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
F.7.1.1.5. Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 0 2 0
F.7.1.1.2. Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
F.7.1.2.3. Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 1 0
F.7.2.2.1. Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
F.7.2.1.3. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
F.7.2.1.2. Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
F.7.1.2.2. Yıldız kavramını açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF  DENEME 2 (70222)

UŞAK / UŞAK MERKEZ / Ömer Bedrettin Uşaklı Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ZEKİYE DADAK 290 7B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
216,676 289,620 14 72 72 72 1018

Puanı Hesaplanan: 114 114 114 1186

Katılımlar: 20 114 114 114 1186

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 5 15 0,00 0 2,62 2,27 4,85

Sosyal Bil. 10 0 10 -3,33 -33 2,62 2,19 5,00

Din K.ve A.B. 10 2 8 -0,67 -7 4,37 2,77 4,55

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 1,55 1,30 3,30

Matematik 20 8 12 4,00 20 3,03 1,96 5,60

Fen 20 6 14 1,33 7 3,50 2,30 6,17

Toplam: 90 23 67 0,67 1 17,68 12,64 29,16

Sözel (TÜR) bdAcbccbBddbdCcDcbbD

Cevap Anh. A DCADDBADBCBABCDDBCDD

Sözel (SOS) dbacbdcbad

Cevap Anh. A ACDBDCADBC

Sözel (DİN) ccadBccCdb

Cevap Anh. A ADCBBDDCCD

Sözel (İNG) AabbaadcDd

Cevap Anh. A ADACCDBADC

Sayısal (MAT) bCbACccdabBBbbAaBAcb

Cevap Anh. A CCDACDABDCBBACADBABD

Sayısal (FEN) bdbDdABaCAccddcbbacD

Cevap Anh. A DBCDBABDCADBCCBDDCBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 5 15 25

Türkçe 20 5 15 25

T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 1 3 25
T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 0 2 0
T.7.3.11. Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 2 0 2 0
T.7.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
T.7.3.22. Metnin içeriğini yorumlar. 3 3 0 100
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. 3 1 2 33
T.7.3.20. Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
T.7.3.36. Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
T.7.3.37. Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0

Sözel (SOS) 10 0 10 0

Sosyal Bil. 10 0 10 0

SB.7.2.1. Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 5 0 5 0
SB.7.2.2. Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 0 3 0
SB.7.1.3. Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0
SB.7.1.1. İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 2 8 20

Din K.ve A.B. 10 2 8 20

DİN.7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 0 3 0
DİN.7.1.1. Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0
DİN.7.1.5. Allah’ın adil, merhametli affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
DİN.7.1.3. Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
DİN.7.1.4. Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
DİN.7.1.6. Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
DİN.7.1.7. Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 2 8 20

İngilizce 10 2 8 20

İNG.7.1.1.Describing characters / people (Making simple inquiries) 3 1 2 33
İNG.7.2.1.Talking about routines and daily activities 3 0 3 0
İNG.7.2.2.Describing what people do regularly (Giving explanations and reasons) 1 0 1 0
İNG.7.3.1.Talking about past events 
(Making simple inquiries) 2 0 2 0
İNG.7.3.2.Telling the time, days and dates 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 8 12 40

Matematik 20 8 12 40

M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
M.7.1.1.4. Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 5 1 4 20
M.7.1.1.5. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 2 2 50
M.7.1.2.1. Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 0 2 0
M.7.1.2.4. Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 2 1 67
M.7.1.2.2. Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
M.7.1.2.3. Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 3 1 2 33

Sayısal (FEN) 20 6 14 30

Fen 20 6 14 30

F.7.1.1.1. Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
F.7.1.1.5. Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 0 2 0
F.7.1.2.2. Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
F.7.1.2.1. Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
F.7.1.2.4. Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
F.7.1.2.3. Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100
F.7.2.1.1. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 5 2 3 40
F.7.2.1.3. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
F.7.2.1.2. Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
F.7.2.2.1. Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
F.7.2.2.2. Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 2 0 2 0
F.7.2.3.2. Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
F.7.1.1.2. Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
F.7.2.3.3. Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF  DENEME 2 (70222)

UŞAK / UŞAK MERKEZ / Ömer Bedrettin Uşaklı Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ABDULLAH ERGENÇ 146 7C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
245,388 289,620 13 39 39 39 791

Puanı Hesaplanan: 114 114 114 1186

Katılımlar: 21 114 114 114 1186

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 4 14 -0,67 -3 3,35 2,27 4,85

Sosyal Bil. 10 8 2 7,33 73 5,57 2,19 5,00

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 3,45 2,77 4,55

İngilizce 10 3 7 0,67 7 2,62 1,30 3,30

Matematik 20 6 13 1,67 8 1,62 1,96 5,60

Fen 20 8 11 4,33 22 3,05 2,30 6,17

Toplam: 90 36 50 19,33 21 19,65 12,64 29,16

Sözel (TÜR) abAcadcDaadAad aB bc

Cevap Anh. A DCADDBADBCBABCDDBCDD

Sözel (SOS) AaDBDCADBd

Cevap Anh. A ACDBDCADBC

Sözel (DİN) AcCBaDDbCD

Cevap Anh. A ADCBBDDCCD

Sözel (İNG) dbACdbaAcb

Cevap Anh. A ADACCDBADC

Sayısal (MAT) bCDbCbcaaddaACb cAcb

Cevap Anh. A CCDACDABDCBBACADBABD

Sayısal (FEN) DaCbdAcDbbaaCd aDCBb

Cevap Anh. A DBCDBABDCADBCCBDDCBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 4 14 20

Türkçe 20 4 14 20

T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 1 3 25
T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 0 1 0
T.7.3.11. Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 2 1 1 50
T.7.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
T.7.3.22. Metnin içeriğini yorumlar. 3 0 3 0
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. 3 0 3 0
T.7.3.20. Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
T.7.3.36. Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
T.7.3.37. Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0

Sözel (SOS) 10 8 2 80

Sosyal Bil. 10 8 2 80

SB.7.2.1. Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 5 4 1 80
SB.7.2.2. Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 2 1 67
SB.7.1.3. Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
SB.7.1.1. İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 7 3 70

Din K.ve A.B. 10 7 3 70

DİN.7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 3 0 100
DİN.7.1.1. Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0
DİN.7.1.5. Allah’ın adil, merhametli affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
DİN.7.1.3. Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
DİN.7.1.4. Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
DİN.7.1.6. Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
DİN.7.1.7. Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 3 7 30

İngilizce 10 3 7 30

İNG.7.1.1.Describing characters / people (Making simple inquiries) 3 1 2 33
İNG.7.2.1.Talking about routines and daily activities 3 1 2 33
İNG.7.2.2.Describing what people do regularly (Giving explanations and reasons) 1 0 1 0
İNG.7.3.1.Talking about past events 
(Making simple inquiries) 2 1 1 50
İNG.7.3.2.Telling the time, days and dates 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 6 13 30

Matematik 20 6 13 30

M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
M.7.1.1.4. Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 5 2 3 40
M.7.1.1.5. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 1 3 25
M.7.1.2.1. Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 1 1 50
M.7.1.2.4. Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 0 3 0
M.7.1.2.2. Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
M.7.1.2.3. Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 3 1 1 33

Sayısal (FEN) 20 8 11 40

Fen 20 8 11 40

F.7.1.1.1. Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
F.7.1.1.5. Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 1 1 50
F.7.1.2.2. Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
F.7.1.2.1. Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
F.7.1.2.4. Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
F.7.1.2.3. Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 1 0
F.7.2.1.1. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 5 3 2 60
F.7.2.1.3. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
F.7.2.1.2. Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
F.7.2.2.1. Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
F.7.2.2.2. Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 2 1 1 50
F.7.2.3.2. Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 0 0
F.7.1.1.2. Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
F.7.2.3.3. Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF  DENEME 2 (70222)

UŞAK / UŞAK MERKEZ / Ömer Bedrettin Uşaklı Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
AHMETHAN ÖZADAM 16 7C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
265,854 289,620 5 22 22 22 655

Puanı Hesaplanan: 114 114 114 1186

Katılımlar: 21 114 114 114 1186

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 11 5,33 27 3,35 2,27 4,85

Sosyal Bil. 10 8 2 7,33 73 5,57 2,19 5,00

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 3,45 2,77 4,55

İngilizce 10 6 4 4,67 47 2,62 1,30 3,30

Matematik 20 6 14 1,33 7 1,62 1,96 5,60

Fen 20 4 5 2,33 12 3,05 2,30 6,17

Toplam: 90 40 39 27,00 30 19,65 12,64 29,16

Sözel (TÜR) aaCcDaacaAcDaABBbcBC

Cevap Anh. B DDCDDBCDCADDBABBADBC

Sözel (SOS) ADACBaaCDB

Cevap Anh. B ADACBCDCDB

Sözel (DİN) bDBDDCAcdB

Cevap Anh. B CDBDDCADCB

Sözel (İNG) cbDCADbaCD

Cevap Anh. B BADCADACCD

Sayısal (MAT) bAcBdaACCcbcabbdbCdb

Cevap Anh. B CADBABACCDABBDABDCCD

Sayısal (FEN) bdcCBDdAc           

Cevap Anh. B CCBCBDBADBDDBDBCADCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 9 11 45

Türkçe 20 9 11 45

T.7.3.37. Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
T.7.3.22. Metnin içeriğini yorumlar. 3 0 3 0
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. 3 2 1 67
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
T.7.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 2 2 50
T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 2 0 100
T.7.3.20. Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
T.7.3.36. Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
T.7.3.11. Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 2 1 1 50

Sözel (SOS) 10 8 2 80

Sosyal Bil. 10 8 2 80

SB.7.1.3. Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
SB.7.2.2. Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 2 1 67
SB.7.2.1. Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 5 4 1 80
SB.7.1.1. İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 7 3 70

Din K.ve A.B. 10 7 3 70

DİN.7.1.6. Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
DİN.7.1.7. Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
DİN.7.1.5. Allah’ın adil, merhametli affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
DİN.7.1.3. Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
DİN.7.1.4. Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
DİN.7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 2 1 67
DİN.7.1.1. Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 6 4 60

İngilizce 10 6 4 60

İNG.7.2.1.Talking about routines and daily activities 3 1 2 33
İNG.7.3.1.Talking about past events 
(Making simple inquiries) 2 1 1 50
İNG.7.3.2.Telling the time, days and dates 1 1 0 100
İNG.7.1.1.Describing characters / people (Making simple inquiries) 3 2 1 67
İNG.7.2.2.Describing what people do regularly (Giving explanations and reasons) 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 6 14 30

Matematik 20 6 14 30

M.7.1.2.1. Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 1 1 50
M.7.1.2.2. Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
M.7.1.2.3. Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 3 0 3 0
M.7.1.2.4. Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 1 2 33
M.7.1.1.5. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 1 3 25
M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
M.7.1.1.4. Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 5 0 5 0

Sayısal (FEN) 20 4 5 20

Fen 20 4 5 20

F.7.2.1.1. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 5 2 1 40
F.7.2.2.2. Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 2 0 1 0
F.7.2.3.2. Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
F.7.2.3.3. Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
F.7.1.2.1. Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
F.7.1.2.4. Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
F.7.1.1.1. Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
F.7.1.1.5. Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 0 0 0
F.7.1.1.2. Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 0 0
F.7.1.2.3. Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 0 0
F.7.2.2.1. Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 0 0
F.7.2.1.3. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
F.7.2.1.2. Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 0 0
F.7.1.2.2. Yıldız kavramını açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF  DENEME 2 (70222)

UŞAK / UŞAK MERKEZ / Ömer Bedrettin Uşaklı Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ CENGİZ 18 7C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
349,003 289,620 1 6 6 6 274

Puanı Hesaplanan: 114 114 114 1186

Katılımlar: 21 114 114 114 1186

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 6 6,00 30 3,35 2,27 4,85

Sosyal Bil. 10 10 0 10,00 100 5,57 2,19 5,00

Din K.ve A.B. 10 7 2 6,33 63 3,45 2,77 4,55

İngilizce 10 6 3 5,00 50 2,62 1,30 3,30

Matematik 20 10 3 9,00 45 1,62 1,96 5,60

Fen 20 14 5 12,33 62 3,05 2,30 6,17

Toplam: 90 55 19 48,67 54 19,65 12,64 29,16

Sözel (TÜR) DaAbDBdDc BAcd D    

Cevap Anh. A DCADDBADBCBABCDDBCDD

Sözel (SOS) ACDBDCADBC

Cevap Anh. A ACDBDCADBC

Sözel (DİN) ADCBBa CdD

Cevap Anh. A ADCBBDDCCD

Sözel (İNG) db CCDcADC

Cevap Anh. A ADACCDBADC

Sayısal (MAT) CCDA D  DC ccbADB   

Cevap Anh. A CCDACDABDCBBACADBABD

Sayısal (FEN) acCDBABcCADaCCdD CBD

Cevap Anh. A DBCDBABDCADBCCBDDCBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 8 6 40

Türkçe 20 8 6 40

T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 2 2 50
T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 1 0 50
T.7.3.11. Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 2 0 1 0
T.7.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
T.7.3.22. Metnin içeriğini yorumlar. 3 1 1 33
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. 3 0 2 0
T.7.3.20. Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
T.7.3.36. Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
T.7.3.37. Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 0 0

Sözel (SOS) 10 10 0 100

Sosyal Bil. 10 10 0 100

SB.7.2.1. Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 5 5 0 100
SB.7.2.2. Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 3 0 100
SB.7.1.3. Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
SB.7.1.1. İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 7 2 70

Din K.ve A.B. 10 7 2 70

DİN.7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 3 0 100
DİN.7.1.1. Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
DİN.7.1.5. Allah’ın adil, merhametli affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 2 1 0 50
DİN.7.1.3. Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
DİN.7.1.4. Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
DİN.7.1.6. Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
DİN.7.1.7. Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 6 3 60

İngilizce 10 6 3 60

İNG.7.1.1.Describing characters / people (Making simple inquiries) 3 0 2 0
İNG.7.2.1.Talking about routines and daily activities 3 2 1 67
İNG.7.2.2.Describing what people do regularly (Giving explanations and reasons) 1 1 0 100
İNG.7.3.1.Talking about past events 
(Making simple inquiries) 2 2 0 100
İNG.7.3.2.Telling the time, days and dates 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 10 3 50

Matematik 20 10 3 50

M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
M.7.1.1.4. Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 5 3 0 60
M.7.1.1.5. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 1 1 25
M.7.1.2.1. Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 1 1 50
M.7.1.2.4. Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 1 1 33
M.7.1.2.2. Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
M.7.1.2.3. Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 3 1 0 33

Sayısal (FEN) 20 14 5 70

Fen 20 14 5 70

F.7.1.1.1. Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
F.7.1.1.5. Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 1 1 50
F.7.1.2.2. Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
F.7.1.2.1. Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
F.7.1.2.4. Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
F.7.1.2.3. Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100
F.7.2.1.1. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 5 3 1 60
F.7.2.1.3. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
F.7.2.1.2. Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
F.7.2.2.1. Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
F.7.2.2.2. Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 2 2 0 100
F.7.2.3.2. Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
F.7.1.1.2. Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
F.7.2.3.3. Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF  DENEME 2 (70222)

UŞAK / UŞAK MERKEZ / Ömer Bedrettin Uşaklı Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
AREZOO HABİBİ 36 7C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
192,803 289,620 21 94 94 94 1128

Puanı Hesaplanan: 114 114 114 1186

Katılımlar: 21 114 114 114 1186

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 6 14 1,33 7 3,35 2,27 4,85

Sosyal Bil. 10 5 5 3,33 33 5,57 2,19 5,00

Din K.ve A.B. 10 2 8 -0,67 -7 3,45 2,77 4,55

İngilizce 10 3 7 0,67 7 2,62 1,30 3,30

Matematik 20 3 17 -2,67 -13 1,62 1,96 5,60

Fen 20 4 16 -1,33 -7 3,05 2,30 6,17

Toplam: 90 23 67 0,67 1 19,65 12,64 29,16

Sözel (TÜR) aaAbaccDadcAcCcadCDc

Cevap Anh. A DCADDBADBCBABCDDBCDD

Sözel (SOS) cdDcDCAcBd

Cevap Anh. A ACDBDCADBC

Sözel (DİN) baaaBDcdda

Cevap Anh. A ADCBBDDCCD

Sözel (İNG) AadCdaacbC

Cevap Anh. A ADACCDBADC

Sayısal (MAT) aacbCabBcddaAacaddcb

Cevap Anh. A CCDACDABDCBBACADBABD

Sayısal (FEN) acabBdcaCcadabcaDCab

Cevap Anh. A DBCDBABDCADBCCBDDCBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 6 14 30

Türkçe 20 6 14 30

T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 1 3 25
T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 1 1 50
T.7.3.11. Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 2 0 2 0
T.7.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
T.7.3.22. Metnin içeriğini yorumlar. 3 0 3 0
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. 3 1 2 33
T.7.3.20. Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
T.7.3.36. Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
T.7.3.37. Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (SOS) 10 5 5 50

Sosyal Bil. 10 5 5 50

SB.7.2.1. Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 5 3 2 60
SB.7.2.2. Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 0 3 0
SB.7.1.3. Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
SB.7.1.1. İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 2 8 20

Din K.ve A.B. 10 2 8 20

DİN.7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 0 3 0
DİN.7.1.1. Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0
DİN.7.1.5. Allah’ın adil, merhametli affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
DİN.7.1.3. Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
DİN.7.1.4. Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
DİN.7.1.6. Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
DİN.7.1.7. Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 3 7 30

İngilizce 10 3 7 30

İNG.7.1.1.Describing characters / people (Making simple inquiries) 3 1 2 33
İNG.7.2.1.Talking about routines and daily activities 3 1 2 33
İNG.7.2.2.Describing what people do regularly (Giving explanations and reasons) 1 0 1 0
İNG.7.3.1.Talking about past events 
(Making simple inquiries) 2 1 1 50
İNG.7.3.2.Telling the time, days and dates 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 3 17 15

Matematik 20 3 17 15

M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
M.7.1.1.4. Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 5 1 4 20
M.7.1.1.5. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 2 2 50
M.7.1.2.1. Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 0 2 0
M.7.1.2.4. Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 0 3 0
M.7.1.2.2. Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
M.7.1.2.3. Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 3 0 3 0

Sayısal (FEN) 20 4 16 20

Fen 20 4 16 20

F.7.1.1.1. Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
F.7.1.1.5. Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 0 2 0
F.7.1.2.2. Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
F.7.1.2.1. Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
F.7.1.2.4. Evren kavramını açıklar. 1 0 1 0
F.7.1.2.3. Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 1 0
F.7.2.1.1. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 5 3 2 60
F.7.2.1.3. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
F.7.2.1.2. Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
F.7.2.2.1. Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
F.7.2.2.2. Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 2 0 2 0
F.7.2.3.2. Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
F.7.1.1.2. Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
F.7.2.3.3. Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF  DENEME 2 (70222)

UŞAK / UŞAK MERKEZ / Ömer Bedrettin Uşaklı Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
CEMRE IŞ IK 56 7C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
243,136 289,620 15 44 44 44 804

Puanı Hesaplanan: 114 114 114 1186

Katılımlar: 21 114 114 114 1186

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 13 2,67 13 3,35 2,27 4,85

Sosyal Bil. 10 7 3 6,00 60 5,57 2,19 5,00

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 3,45 2,77 4,55

İngilizce 10 5 5 3,33 33 2,62 1,30 3,30

Matematik 20 2 7 -0,33 -2 1,62 1,96 5,60

Fen 20 7 12 3,00 15 3,05 2,30 6,17

Toplam: 90 34 44 19,33 21 19,65 12,64 29,16

Sözel (TÜR) badcDaacacDDaABcdcBC

Cevap Anh. B DDCDDBCDCADDBABBADBC

Sözel (SOS) ADcCBdaCDB

Cevap Anh. B ADACBCDCDB

Sözel (DİN) bDdDcCADaB

Cevap Anh. B CDBDDCADCB

Sözel (İNG) cbDCADbCdb

Cevap Anh. B BADCADACCD

Sayısal (MAT) abccd bCCc          

Cevap Anh. B CADBABACCDABBDABDCCD

Sayısal (FEN) bdcaBDdAcaDbBcaC bbD

Cevap Anh. B CCBCBDBADBDDBDBCADCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 7 13 35

Türkçe 20 7 13 35

T.7.3.37. Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
T.7.3.22. Metnin içeriğini yorumlar. 3 0 3 0
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. 3 1 2 33
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
T.7.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 1 3 25
T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 2 0 100
T.7.3.20. Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
T.7.3.36. Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
T.7.3.11. Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 2 1 1 50

Sözel (SOS) 10 7 3 70

Sosyal Bil. 10 7 3 70

SB.7.1.3. Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
SB.7.2.2. Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 2 1 67
SB.7.2.1. Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 5 3 2 60
SB.7.1.1. İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 6 4 60

Din K.ve A.B. 10 6 4 60

DİN.7.1.6. Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
DİN.7.1.7. Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
DİN.7.1.5. Allah’ın adil, merhametli affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 2 0 2 0
DİN.7.1.3. Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
DİN.7.1.4. Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
DİN.7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 2 1 67
DİN.7.1.1. Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 5 5 50

İngilizce 10 5 5 50

İNG.7.2.1.Talking about routines and daily activities 3 1 2 33
İNG.7.3.1.Talking about past events 
(Making simple inquiries) 2 1 1 50
İNG.7.3.2.Telling the time, days and dates 1 1 0 100
İNG.7.1.1.Describing characters / people (Making simple inquiries) 3 2 1 67
İNG.7.2.2.Describing what people do regularly (Giving explanations and reasons) 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 2 7 10

Matematik 20 2 7 10

M.7.1.2.1. Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 0 1 0
M.7.1.2.2. Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
M.7.1.2.3. Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 3 0 2 0
M.7.1.2.4. Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 0 1 0
M.7.1.1.5. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 0 1 0
M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
M.7.1.1.4. Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 5 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 7 12 35

Fen 20 7 12 35

F.7.2.1.1. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 5 1 4 20
F.7.2.2.2. Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 2 1 1 50
F.7.2.3.2. Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
F.7.2.3.3. Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
F.7.1.2.1. Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
F.7.1.2.4. Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
F.7.1.1.1. Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
F.7.1.1.5. Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 0 2 0
F.7.1.1.2. Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
F.7.1.2.3. Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100
F.7.2.2.1. Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
F.7.2.1.3. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
F.7.2.1.2. Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
F.7.1.2.2. Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF  DENEME 2 (70222)

UŞAK / UŞAK MERKEZ / Ömer Bedrettin Uşaklı Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
CEMRE KARABAŞOĞLU 474 7C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
230,675 289,620 17 51 51 51 902

Puanı Hesaplanan: 114 114 114 1186

Katılımlar: 21 114 114 114 1186

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 12 4,00 20 3,35 2,27 4,85

Sosyal Bil. 10 6 4 4,67 47 5,57 2,19 5,00

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 3,45 2,77 4,55

İngilizce 10 4 6 2,00 20 2,62 1,30 3,30

Matematik 20 4 16 -1,33 -7 1,62 1,96 5,60

Fen 20 6 14 1,33 7 3,05 2,30 6,17

Toplam: 90 33 57 14,00 16 19,65 12,64 29,16

Sözel (TÜR) caAbDdbDaadABdcaBCbD

Cevap Anh. A DCADDBADBCBABCDDBCDD

Sözel (SOS) dCaBaCADBd

Cevap Anh. A ACDBDCADBC

Sözel (DİN) ADdBdccCCb

Cevap Anh. A ADCBBDDCCD

Sözel (İNG) AbcCaDadDa

Cevap Anh. A ADACCDBADC

Sayısal (MAT) bacbbcbdDacBAbbcBdcc

Cevap Anh. A CCDACDABDCBBACADBABD

Sayısal (FEN) *ddbBbdbaAcBCCdcbddD

Cevap Anh. A DBCDBABDCADBCCBDDCBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 8 12 40

Türkçe 20 8 12 40

T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 1 3 25
T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 2 0 100
T.7.3.11. Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 2 1 1 50
T.7.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
T.7.3.22. Metnin içeriğini yorumlar. 3 1 2 33
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. 3 1 2 33
T.7.3.20. Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
T.7.3.36. Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
T.7.3.37. Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0

Sözel (SOS) 10 6 4 60

Sosyal Bil. 10 6 4 60

SB.7.2.1. Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 5 2 3 40
SB.7.2.2. Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 2 1 67
SB.7.1.3. Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
SB.7.1.1. İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 5 5 50

Din K.ve A.B. 10 5 5 50

DİN.7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 2 1 67
DİN.7.1.1. Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
DİN.7.1.5. Allah’ın adil, merhametli affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 2 0 2 0
DİN.7.1.3. Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
DİN.7.1.4. Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
DİN.7.1.6. Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
DİN.7.1.7. Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 4 6 40

İngilizce 10 4 6 40

İNG.7.1.1.Describing characters / people (Making simple inquiries) 3 1 2 33
İNG.7.2.1.Talking about routines and daily activities 3 1 2 33
İNG.7.2.2.Describing what people do regularly (Giving explanations and reasons) 1 1 0 100
İNG.7.3.1.Talking about past events 
(Making simple inquiries) 2 0 2 0
İNG.7.3.2.Telling the time, days and dates 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 4 16 20

Matematik 20 4 16 20

M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
M.7.1.1.4. Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 5 1 4 20
M.7.1.1.5. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 1 3 25
M.7.1.2.1. Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 0 2 0
M.7.1.2.4. Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 2 1 67
M.7.1.2.2. Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
M.7.1.2.3. Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 3 0 3 0

Sayısal (FEN) 20 6 14 30

Fen 20 6 14 30

F.7.1.1.1. Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
F.7.1.1.5. Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 0 2 0
F.7.1.2.2. Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
F.7.1.2.1. Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
F.7.1.2.4. Evren kavramını açıklar. 1 0 1 0
F.7.1.2.3. Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 1 0
F.7.2.1.1. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 5 1 4 20
F.7.2.1.3. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
F.7.2.1.2. Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
F.7.2.2.1. Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
F.7.2.2.2. Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 2 2 0 100
F.7.2.3.2. Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
F.7.1.1.2. Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
F.7.2.3.3. Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF  DENEME 2 (70222)

UŞAK / UŞAK MERKEZ / Ömer Bedrettin Uşaklı Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
DİLARA TOPALAK 74 7C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
277,646 289,620 3 18 18 18 590

Puanı Hesaplanan: 114 114 114 1186

Katılımlar: 21 114 114 114 1186

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 11 3,33 17 3,35 2,27 4,85

Sosyal Bil. 10 9 1 8,67 87 5,57 2,19 5,00

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 3,45 2,77 4,55

İngilizce 10 5 5 3,33 33 2,62 1,30 3,30

Matematik 20 7 9 4,00 20 1,62 1,96 5,60

Fen 20 8 12 4,00 20 3,05 2,30 6,17

Toplam: 90 43 41 29,33 33 19,65 12,64 29,16

Sözel (TÜR) bbCDDaaDaccDdAad aB 

Cevap Anh. B DDCDDBCDCADDBABBADBC

Sözel (SOS) cDACBCDCDB

Cevap Anh. B ADACBCDCDB

Sözel (DİN) CDacDCAcCB

Cevap Anh. B CDBDDCADCB

Sözel (İNG) cbDCADbCdb

Cevap Anh. B BADCADACCD

Sayısal (MAT) C  cAaAbCDb c daaCCb

Cevap Anh. B CADBABACCDABBDABDCCD

Sayısal (FEN) bdBCdbdADcaDcDaCbaCb

Cevap Anh. B CCBCBDBADBDDBDBCADCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 7 11 35

Türkçe 20 7 11 35

T.7.3.37. Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
T.7.3.22. Metnin içeriğini yorumlar. 3 0 3 0
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. 3 1 2 33
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
T.7.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 0 4 0
T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 1 0 50
T.7.3.20. Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
T.7.3.36. Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
T.7.3.11. Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 2 1 0 50

Sözel (SOS) 10 9 1 90

Sosyal Bil. 10 9 1 90

SB.7.1.3. Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0
SB.7.2.2. Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 3 0 100
SB.7.2.1. Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 5 5 0 100
SB.7.1.1. İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 7 3 70

Din K.ve A.B. 10 7 3 70

DİN.7.1.6. Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
DİN.7.1.7. Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
DİN.7.1.5. Allah’ın adil, merhametli affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
DİN.7.1.3. Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
DİN.7.1.4. Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
DİN.7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 3 0 100
DİN.7.1.1. Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 5 5 50

İngilizce 10 5 5 50

İNG.7.2.1.Talking about routines and daily activities 3 1 2 33
İNG.7.3.1.Talking about past events 
(Making simple inquiries) 2 1 1 50
İNG.7.3.2.Telling the time, days and dates 1 1 0 100
İNG.7.1.1.Describing characters / people (Making simple inquiries) 3 2 1 67
İNG.7.2.2.Describing what people do regularly (Giving explanations and reasons) 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 7 9 35

Matematik 20 7 9 35

M.7.1.2.1. Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 2 0 100
M.7.1.2.2. Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 0 0
M.7.1.2.3. Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 3 1 1 33
M.7.1.2.4. Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 0 2 0
M.7.1.1.5. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 1 2 25
M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
M.7.1.1.4. Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 5 2 3 40

Sayısal (FEN) 20 8 12 40

Fen 20 8 12 40

F.7.2.1.1. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 5 3 2 60
F.7.2.2.2. Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 2 1 1 50
F.7.2.3.2. Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
F.7.2.3.3. Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
F.7.1.2.1. Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
F.7.1.2.4. Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
F.7.1.1.1. Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
F.7.1.1.5. Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 1 1 50
F.7.1.1.2. Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
F.7.1.2.3. Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 1 0
F.7.2.2.1. Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
F.7.2.1.3. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
F.7.2.1.2. Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
F.7.1.2.2. Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF  DENEME 2 (70222)

UŞAK / UŞAK MERKEZ / Ömer Bedrettin Uşaklı Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ELİFŞENTÜRK 91 7C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
248,014 289,620 12 37 37 37 772

Puanı Hesaplanan: 114 114 114 1186

Katılımlar: 21 114 114 114 1186

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 9 8,00 40 3,35 2,27 4,85

Sosyal Bil. 10 6 4 4,67 47 5,57 2,19 5,00

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 3,45 2,77 4,55

İngilizce 10 0 9 -3,00 -30 2,62 1,30 3,30

Matematik 20 4 15 -1,00 -5 1,62 1,96 5,60

Fen 20 8 12 4,00 20 3,05 2,30 6,17

Toplam: 90 33 55 14,67 16 19,65 12,64 29,16

Sözel (TÜR) caAcDBdDBdcABCcDcCcD

Cevap Anh. A DCADDBADBCBABCDDBCDD

Sözel (SOS) bdDdDbADBC

Cevap Anh. A ACDBDCADBC

Sözel (DİN) AadBdcDadD

Cevap Anh. A ADCBBDDCCD

Sözel (İNG) ccdbabdca 

Cevap Anh. A ADACCDBADC

Sayısal (MAT) aCDcdadBaCadbbba dda

Cevap Anh. A CCDACDABDCBBACADBABD

Sayısal (FEN) acCDBbcDCbDabacabCaD

Cevap Anh. A DBCDBABDCADBCCBDDCBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 11 9 55

Türkçe 20 11 9 55

T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 2 2 50
T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 2 0 100
T.7.3.11. Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 2 0 2 0
T.7.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
T.7.3.22. Metnin içeriğini yorumlar. 3 3 0 100
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. 3 2 1 67
T.7.3.20. Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
T.7.3.36. Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
T.7.3.37. Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0

Sözel (SOS) 10 6 4 60

Sosyal Bil. 10 6 4 60

SB.7.2.1. Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 5 2 3 40
SB.7.2.2. Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 2 1 67
SB.7.1.3. Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
SB.7.1.1. İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 4 6 40

Din K.ve A.B. 10 4 6 40

DİN.7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 2 1 67
DİN.7.1.1. Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0
DİN.7.1.5. Allah’ın adil, merhametli affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
DİN.7.1.3. Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
DİN.7.1.4. Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
DİN.7.1.6. Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
DİN.7.1.7. Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 0 9 0

İngilizce 10 0 9 0

İNG.7.1.1.Describing characters / people (Making simple inquiries) 3 0 3 0
İNG.7.2.1.Talking about routines and daily activities 3 0 3 0
İNG.7.2.2.Describing what people do regularly (Giving explanations and reasons) 1 0 1 0
İNG.7.3.1.Talking about past events 
(Making simple inquiries) 2 0 1 0
İNG.7.3.2.Telling the time, days and dates 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 4 15 20

Matematik 20 4 15 20

M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
M.7.1.1.4. Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 5 1 4 20
M.7.1.1.5. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 1 3 25
M.7.1.2.1. Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 1 1 50
M.7.1.2.4. Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 0 2 0
M.7.1.2.2. Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
M.7.1.2.3. Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 3 0 3 0

Sayısal (FEN) 20 8 12 40

Fen 20 8 12 40

F.7.1.1.1. Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
F.7.1.1.5. Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 1 1 50
F.7.1.2.2. Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
F.7.1.2.1. Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
F.7.1.2.4. Evren kavramını açıklar. 1 0 1 0
F.7.1.2.3. Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 1 0
F.7.2.1.1. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 5 4 1 80
F.7.2.1.3. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
F.7.2.1.2. Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
F.7.2.2.1. Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
F.7.2.2.2. Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 2 0 2 0
F.7.2.3.2. Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
F.7.1.1.2. Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
F.7.2.3.3. Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF  DENEME 2 (70222)

UŞAK / UŞAK MERKEZ / Ömer Bedrettin Uşaklı Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ELMAS YÜSRA HARMAN 75 7C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
250,151 289,620 10 34 34 34 758

Puanı Hesaplanan: 114 114 114 1186

Katılımlar: 21 114 114 114 1186

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 12 4,00 20 3,35 2,27 4,85

Sosyal Bil. 10 6 4 4,67 47 5,57 2,19 5,00

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 3,45 2,77 4,55

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 2,62 1,30 3,30

Matematik 20 8 12 4,00 20 1,62 1,96 5,60

Fen 20 5 15 0,00 0 3,05 2,30 6,17

Toplam: 90 35 55 16,67 19 19,65 12,64 29,16

Sözel (TÜR) cbdcDabcacDDaABBdaBC

Cevap Anh. B DDCDDBCDCADDBABBADBC

Sözel (SOS) AbcCBdaCDB

Cevap Anh. B ADACBCDCDB

Sözel (DİN) CbdccCADCB

Cevap Anh. B CDBDDCADCB

Sözel (İNG) BcDabbcada

Cevap Anh. B BADCADACCD

Sayısal (MAT) CAadbBdbCDbcdbdBDCbc

Cevap Anh. B CADBABACCDABBDABDCCD

Sayısal (FEN) aCdadaBdDcDbcDabdbaa

Cevap Anh. B CCBCBDBADBDDBDBCADCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 8 12 40

Türkçe 20 8 12 40

T.7.3.37. Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
T.7.3.22. Metnin içeriğini yorumlar. 3 0 3 0
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. 3 1 2 33
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
T.7.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 2 2 50
T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 2 0 100
T.7.3.20. Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
T.7.3.36. Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
T.7.3.11. Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 2 1 1 50

Sözel (SOS) 10 6 4 60

Sosyal Bil. 10 6 4 60

SB.7.1.3. Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
SB.7.2.2. Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 1 2 33
SB.7.2.1. Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 5 3 2 60
SB.7.1.1. İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 6 4 60

Din K.ve A.B. 10 6 4 60

DİN.7.1.6. Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
DİN.7.1.7. Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
DİN.7.1.5. Allah’ın adil, merhametli affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 2 0 2 0
DİN.7.1.3. Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
DİN.7.1.4. Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
DİN.7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 3 0 100
DİN.7.1.1. Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 2 8 20

İngilizce 10 2 8 20

İNG.7.2.1.Talking about routines and daily activities 3 1 2 33
İNG.7.3.1.Talking about past events 
(Making simple inquiries) 2 0 2 0
İNG.7.3.2.Telling the time, days and dates 1 1 0 100
İNG.7.1.1.Describing characters / people (Making simple inquiries) 3 0 3 0
İNG.7.2.2.Describing what people do regularly (Giving explanations and reasons) 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 8 12 40

Matematik 20 8 12 40

M.7.1.2.1. Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 2 0 100
M.7.1.2.2. Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
M.7.1.2.3. Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 3 0 3 0
M.7.1.2.4. Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 1 2 33
M.7.1.1.5. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 1 3 25
M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
M.7.1.1.4. Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 5 2 3 40

Sayısal (FEN) 20 5 15 25

Fen 20 5 15 25

F.7.2.1.1. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 5 1 4 20
F.7.2.2.2. Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 2 1 1 50
F.7.2.3.2. Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
F.7.2.3.3. Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
F.7.1.2.1. Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
F.7.1.2.4. Evren kavramını açıklar. 1 0 1 0
F.7.1.1.1. Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
F.7.1.1.5. Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 0 2 0
F.7.1.1.2. Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
F.7.1.2.3. Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 1 0
F.7.2.2.1. Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
F.7.2.1.3. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
F.7.2.1.2. Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
F.7.1.2.2. Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF  DENEME 2 (70222)

UŞAK / UŞAK MERKEZ / Ömer Bedrettin Uşaklı Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
HÜSEYİN AYDEMİR 326 7C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
227,743 289,620 18 57 57 57 932

Puanı Hesaplanan: 114 114 114 1186

Katılımlar: 21 114 114 114 1186

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 4 9 1,00 5 3,35 2,27 4,85

Sosyal Bil. 10 6 4 4,67 47 5,57 2,19 5,00

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 3,45 2,77 4,55

İngilizce 10 5 1 4,67 47 2,62 1,30 3,30

Matematik 20 3 5 1,33 7 1,62 1,96 5,60

Fen 20 1 4 -0,33 -2 3,05 2,30 6,17

Toplam: 90 23 29 13,33 15 19,65 12,64 29,16

Sözel (TÜR) acC aa caAca Ac  D  

Cevap Anh. B DDCDDBCDCADDBABBADBC

Sözel (SOS) ADAdBdaCcB

Cevap Anh. B ADACBCDCDB

Sözel (DİN) CadabCAadB

Cevap Anh. B CDBDDCADCB

Sözel (İNG) BdDCA  C  

Cevap Anh. B BADCADACCD

Sayısal (MAT) CcbBd   C   a b     

Cevap Anh. B CADBABACCDABBDABDCCD

Sayısal (FEN)  acb  c D           

Cevap Anh. B CCBCBDBADBDDBDBCADCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 4 9 20

Türkçe 20 4 9 20

T.7.3.37. Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
T.7.3.22. Metnin içeriğini yorumlar. 3 1 2 33
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. 3 1 1 33
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
T.7.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 1 2 25
T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 0 1 0
T.7.3.20. Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 0 0
T.7.3.36. Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
T.7.3.11. Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 2 0 0 0

Sözel (SOS) 10 6 4 60

Sosyal Bil. 10 6 4 60

SB.7.1.3. Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
SB.7.2.2. Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 2 1 67
SB.7.2.1. Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 5 2 3 40
SB.7.1.1. İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 4 6 40

Din K.ve A.B. 10 4 6 40

DİN.7.1.6. Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
DİN.7.1.7. Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
DİN.7.1.5. Allah’ın adil, merhametli affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 2 0 2 0
DİN.7.1.3. Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
DİN.7.1.4. Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
DİN.7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 2 1 67
DİN.7.1.1. Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 5 1 50

İngilizce 10 5 1 50

İNG.7.2.1.Talking about routines and daily activities 3 2 0 67
İNG.7.3.1.Talking about past events 
(Making simple inquiries) 2 1 1 50
İNG.7.3.2.Telling the time, days and dates 1 1 0 100
İNG.7.1.1.Describing characters / people (Making simple inquiries) 3 1 0 33
İNG.7.2.2.Describing what people do regularly (Giving explanations and reasons) 1 0 0 0

Sayısal (MAT) 20 3 5 15

Matematik 20 3 5 15

M.7.1.2.1. Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 1 0 50
M.7.1.2.2. Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
M.7.1.2.3. Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 3 0 3 0
M.7.1.2.4. Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 1 0 33
M.7.1.1.5. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 0 0 0
M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
M.7.1.1.4. Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 5 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 1 4 5

Fen 20 1 4 5

F.7.2.1.1. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 5 0 1 0
F.7.2.2.2. Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 2 0 1 0
F.7.2.3.2. Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
F.7.2.3.3. Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 0 0
F.7.1.2.1. Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
F.7.1.2.4. Evren kavramını açıklar. 1 0 0 0
F.7.1.1.1. Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
F.7.1.1.5. Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 0 0 0
F.7.1.1.2. Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 0 0
F.7.1.2.3. Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 0 0
F.7.2.2.1. Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 0 0
F.7.2.1.3. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
F.7.2.1.2. Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 0 0
F.7.1.2.2. Yıldız kavramını açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF  DENEME 2 (70222)

UŞAK / UŞAK MERKEZ / Ömer Bedrettin Uşaklı Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET GÜRKAN KIYAK 33 7C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
269,454 289,620 4 21 21 21 640

Puanı Hesaplanan: 114 114 114 1186

Katılımlar: 21 114 114 114 1186

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 10 6,67 33 3,35 2,27 4,85

Sosyal Bil. 10 8 2 7,33 73 5,57 2,19 5,00

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 3,45 2,77 4,55

İngilizce 10 5 3 4,00 40 2,62 1,30 3,30

Matematik 20 6 10 2,67 13 1,62 1,96 5,60

Fen 20 4 9 1,00 5 3,05 2,30 6,17

Toplam: 90 39 38 26,33 29 19,65 12,64 29,16

Sözel (TÜR) aaCcDadaaADDBAdBbaBC

Cevap Anh. B DDCDDBCDCADDBABBADBC

Sözel (SOS) ADAdBCaCDB

Cevap Anh. B ADACBCDCDB

Sözel (DİN) CDdabCADCa

Cevap Anh. B CDBDDCADCB

Sözel (İNG) BdD A cCCc

Cevap Anh. B BADCADACCD

Sayısal (MAT) bAcBdaAbCDbBcbd  a  

Cevap Anh. B CADBABACCDABBDABDCCD

Sayısal (FEN) dbBC  adb acB d  b D

Cevap Anh. B CCBCBDBADBDDBDBCADCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 10 10 50

Türkçe 20 10 10 50

T.7.3.37. Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
T.7.3.22. Metnin içeriğini yorumlar. 3 0 3 0
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. 3 1 2 33
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
T.7.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 3 1 75
T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 2 0 100
T.7.3.20. Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
T.7.3.36. Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
T.7.3.11. Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 2 1 1 50

Sözel (SOS) 10 8 2 80

Sosyal Bil. 10 8 2 80

SB.7.1.3. Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
SB.7.2.2. Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 3 0 100
SB.7.2.1. Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 5 3 2 60
SB.7.1.1. İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 6 4 60

Din K.ve A.B. 10 6 4 60

DİN.7.1.6. Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
DİN.7.1.7. Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
DİN.7.1.5. Allah’ın adil, merhametli affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 2 0 2 0
DİN.7.1.3. Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
DİN.7.1.4. Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
DİN.7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 2 1 67
DİN.7.1.1. Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 5 3 50

İngilizce 10 5 3 50

İNG.7.2.1.Talking about routines and daily activities 3 3 0 100
İNG.7.3.1.Talking about past events 
(Making simple inquiries) 2 0 1 0
İNG.7.3.2.Telling the time, days and dates 1 1 0 100
İNG.7.1.1.Describing characters / people (Making simple inquiries) 3 1 1 33
İNG.7.2.2.Describing what people do regularly (Giving explanations and reasons) 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 6 10 30

Matematik 20 6 10 30

M.7.1.2.1. Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 0 2 0
M.7.1.2.2. Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
M.7.1.2.3. Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 3 0 3 0
M.7.1.2.4. Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 1 2 33
M.7.1.1.5. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 2 1 50
M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
M.7.1.1.4. Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 5 1 1 20

Sayısal (FEN) 20 4 9 20

Fen 20 4 9 20

F.7.2.1.1. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 5 1 2 20
F.7.2.2.2. Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 2 0 1 0
F.7.2.3.2. Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
F.7.2.3.3. Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 0 0
F.7.1.2.1. Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
F.7.1.2.4. Evren kavramını açıklar. 1 0 1 0
F.7.1.1.1. Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
F.7.1.1.5. Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 0 0 0
F.7.1.1.2. Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
F.7.1.2.3. Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100
F.7.2.2.1. Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
F.7.2.1.3. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
F.7.2.1.2. Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
F.7.1.2.2. Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF  DENEME 2 (70222)

UŞAK / UŞAK MERKEZ / Ömer Bedrettin Uşaklı Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
MELİSA KO* 138 7C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
239,248 289,620 16 46 46 46 833

Puanı Hesaplanan: 114 114 114 1186

Katılımlar: 21 114 114 114 1186

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 6 13 1,67 8 3,35 2,27 4,85

Sosyal Bil. 10 7 3 6,00 60 5,57 2,19 5,00

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 3,45 2,77 4,55

İngilizce 10 4 6 2,00 20 2,62 1,30 3,30

Matematik 20 5 14 0,33 2 1,62 1,96 5,60

Fen 20 7 13 2,67 13 3,05 2,30 6,17

Toplam: 90 35 53 17,33 19 19,65 12,64 29,16

Sözel (TÜR) bbdcDaacacDDaABcdaB 

Cevap Anh. B DDCDDBCDCADDBABBADBC

Sözel (SOS) ADcCBdaCDB

Cevap Anh. B ADACBCDCDB

Sözel (DİN) CbdccCADCB

Cevap Anh. B CDBDDCADCB

Sözel (İNG) BbDCbabdbD

Cevap Anh. B BADCADACCD

Sayısal (MAT) bAcBdcb badBcDbacbbD

Cevap Anh. B CADBABACCDABBDABDCCD

Sayısal (FEN) aCddaDdcaBbaBcBdAabD

Cevap Anh. B CCBCBDBADBDDBDBCADCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 6 13 30

Türkçe 20 6 13 30

T.7.3.37. Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
T.7.3.22. Metnin içeriğini yorumlar. 3 0 3 0
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. 3 1 2 33
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
T.7.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 1 3 25
T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 1 0 50
T.7.3.20. Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
T.7.3.36. Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
T.7.3.11. Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 2 1 1 50

Sözel (SOS) 10 7 3 70

Sosyal Bil. 10 7 3 70

SB.7.1.3. Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
SB.7.2.2. Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 2 1 67
SB.7.2.1. Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 5 3 2 60
SB.7.1.1. İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 6 4 60

Din K.ve A.B. 10 6 4 60

DİN.7.1.6. Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
DİN.7.1.7. Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
DİN.7.1.5. Allah’ın adil, merhametli affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 2 0 2 0
DİN.7.1.3. Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
DİN.7.1.4. Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
DİN.7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 3 0 100
DİN.7.1.1. Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 4 6 40

İngilizce 10 4 6 40

İNG.7.2.1.Talking about routines and daily activities 3 1 2 33
İNG.7.3.1.Talking about past events 
(Making simple inquiries) 2 1 1 50
İNG.7.3.2.Telling the time, days and dates 1 1 0 100
İNG.7.1.1.Describing characters / people (Making simple inquiries) 3 0 3 0
İNG.7.2.2.Describing what people do regularly (Giving explanations and reasons) 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 5 14 25

Matematik 20 5 14 25

M.7.1.2.1. Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 0 2 0
M.7.1.2.2. Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
M.7.1.2.3. Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 3 0 3 0
M.7.1.2.4. Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 2 1 67
M.7.1.1.5. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 1 3 25
M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
M.7.1.1.4. Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 5 1 4 20

Sayısal (FEN) 20 7 13 35

Fen 20 7 13 35

F.7.2.1.1. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 5 1 4 20
F.7.2.2.2. Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 2 1 1 50
F.7.2.3.2. Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
F.7.2.3.3. Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
F.7.1.2.1. Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
F.7.1.2.4. Evren kavramını açıklar. 1 0 1 0
F.7.1.1.1. Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
F.7.1.1.5. Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 1 1 50
F.7.1.1.2. Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
F.7.1.2.3. Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100
F.7.2.2.1. Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
F.7.2.1.3. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
F.7.2.1.2. Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
F.7.1.2.2. Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF  DENEME 2 (70222)

UŞAK / UŞAK MERKEZ / Ömer Bedrettin Uşaklı Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
MERT DÖNMEZ 155 7C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
250,263 289,620 9 33 33 33 756

Puanı Hesaplanan: 114 114 114 1186

Katılımlar: 21 114 114 114 1186

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 6 14 1,33 7 3,35 2,27 4,85

Sosyal Bil. 10 8 2 7,33 73 5,57 2,19 5,00

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 3,45 2,77 4,55

İngilizce 10 4 6 2,00 20 2,62 1,30 3,30

Matematik 20 7 13 2,67 13 1,62 1,96 5,60

Fen 20 4 7 1,67 8 3,05 2,30 6,17

Toplam: 90 36 45 21,00 23 19,65 12,64 29,16

Sözel (TÜR) cbbDDBb*adaAcdbDaCaa

Cevap Anh. A DCADDBADBCBABCDDBCDD

Sözel (SOS) AdDBaCADBC

Cevap Anh. A ACDBDCADBC

Sözel (DİN) ADCBdabCCD

Cevap Anh. A ADCBBDDCCD

Sözel (İNG) ADcbCcacDd

Cevap Anh. A ADACCDBADC

Sayısal (MAT) bbDbCadBadBcAbAcBdab

Cevap Anh. A CCDACDABDCBBACADBABD

Sayısal (FEN) aBd cA D c c b  b  D

Cevap Anh. A DBCDBABDCADBCCBDDCBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 6 14 30

Türkçe 20 6 14 30

T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 2 2 50
T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 2 0 100
T.7.3.11. Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 2 0 2 0
T.7.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
T.7.3.22. Metnin içeriğini yorumlar. 3 1 2 33
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. 3 0 3 0
T.7.3.20. Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
T.7.3.36. Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
T.7.3.37. Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0

Sözel (SOS) 10 8 2 80

Sosyal Bil. 10 8 2 80

SB.7.2.1. Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 5 3 2 60
SB.7.2.2. Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 3 0 100
SB.7.1.3. Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
SB.7.1.1. İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 7 3 70

Din K.ve A.B. 10 7 3 70

DİN.7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 3 0 100
DİN.7.1.1. Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
DİN.7.1.5. Allah’ın adil, merhametli affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 2 0 2 0
DİN.7.1.3. Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
DİN.7.1.4. Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
DİN.7.1.6. Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
DİN.7.1.7. Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 4 6 40

İngilizce 10 4 6 40

İNG.7.1.1.Describing characters / people (Making simple inquiries) 3 2 1 67
İNG.7.2.1.Talking about routines and daily activities 3 1 2 33
İNG.7.2.2.Describing what people do regularly (Giving explanations and reasons) 1 0 1 0
İNG.7.3.1.Talking about past events 
(Making simple inquiries) 2 0 2 0
İNG.7.3.2.Telling the time, days and dates 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 7 13 35

Matematik 20 7 13 35

M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
M.7.1.1.4. Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 5 2 3 40
M.7.1.1.5. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 3 1 75
M.7.1.2.1. Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 0 2 0
M.7.1.2.4. Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 1 2 33
M.7.1.2.2. Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
M.7.1.2.3. Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 3 0 3 0

Sayısal (FEN) 20 4 7 20

Fen 20 4 7 20

F.7.1.1.1. Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
F.7.1.1.5. Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 1 1 50
F.7.1.2.2. Yıldız kavramını açıklar. 1 0 0 0
F.7.1.2.1. Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
F.7.1.2.4. Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
F.7.1.2.3. Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 0 0
F.7.2.1.1. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 5 2 1 40
F.7.2.1.3. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
F.7.2.1.2. Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 0 0
F.7.2.2.1. Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
F.7.2.2.2. Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 2 0 1 0
F.7.2.3.2. Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 0 0
F.7.1.1.2. Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 0 0
F.7.2.3.3. Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF  DENEME 2 (70222)

UŞAK / UŞAK MERKEZ / Ömer Bedrettin Uşaklı Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
MORTEZA AHMADİ 174 7C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
304,432 289,620 2 12 12 12 452

Puanı Hesaplanan: 114 114 114 1186

Katılımlar: 21 114 114 114 1186

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 12 4,00 20 3,35 2,27 4,85

Sosyal Bil. 10 8 2 7,33 73 5,57 2,19 5,00

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 3,45 2,77 4,55

İngilizce 10 7 3 6,00 60 2,62 1,30 3,30

Matematik 20 10 9 7,00 35 1,62 1,96 5,60

Fen 20 10 10 6,67 33 3,05 2,30 6,17

Toplam: 90 49 40 35,67 40 19,65 12,64 29,16

Sözel (TÜR) cadcaBdDadBABCaDBdbb

Cevap Anh. A DCADDBADBCBABCDDBCDD

Sözel (SOS) dCDcDCADBC

Cevap Anh. A ACDBDCADBC

Sözel (DİN) ADCBBccCda

Cevap Anh. A ADCBBDDCCD

Sözel (İNG) ADACCacbDC

Cevap Anh. A ADACCDBADC

Sayısal (MAT) aCaACDdBDbcaAbADB *c

Cevap Anh. A CCDACDABDCBBACADBABD

Sayısal (FEN) bcCDBAaaabDaCCdDbCdD

Cevap Anh. A DBCDBABDCADBCCBDDCBD

Soru No 12345678901234567890

100

0
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40

60
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 8 12 40

Türkçe 20 8 12 40

T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 1 3 25
T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 0 2 0
T.7.3.11. Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 2 1 1 50
T.7.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
T.7.3.22. Metnin içeriğini yorumlar. 3 1 2 33
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. 3 2 1 67
T.7.3.20. Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
T.7.3.36. Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
T.7.3.37. Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0

Sözel (SOS) 10 8 2 80

Sosyal Bil. 10 8 2 80

SB.7.2.1. Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 5 4 1 80
SB.7.2.2. Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 2 1 67
SB.7.1.3. Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
SB.7.1.1. İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 6 4 60

Din K.ve A.B. 10 6 4 60

DİN.7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 3 0 100
DİN.7.1.1. Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
DİN.7.1.5. Allah’ın adil, merhametli affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
DİN.7.1.3. Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
DİN.7.1.4. Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
DİN.7.1.6. Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
DİN.7.1.7. Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 7 3 70

İngilizce 10 7 3 70

İNG.7.1.1.Describing characters / people (Making simple inquiries) 3 3 0 100
İNG.7.2.1.Talking about routines and daily activities 3 2 1 67
İNG.7.2.2.Describing what people do regularly (Giving explanations and reasons) 1 0 1 0
İNG.7.3.1.Talking about past events 
(Making simple inquiries) 2 1 1 50
İNG.7.3.2.Telling the time, days and dates 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 10 9 50

Matematik 20 10 9 50

M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
M.7.1.1.4. Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 5 3 2 60
M.7.1.1.5. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 3 1 75
M.7.1.2.1. Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 0 2 0
M.7.1.2.4. Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 1 2 33
M.7.1.2.2. Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
M.7.1.2.3. Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 3 1 1 33

Sayısal (FEN) 20 10 10 50

Fen 20 10 10 50

F.7.1.1.1. Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
F.7.1.1.5. Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 1 1 50
F.7.1.2.2. Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
F.7.1.2.1. Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
F.7.1.2.4. Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
F.7.1.2.3. Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 1 0
F.7.2.1.1. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 5 2 3 40
F.7.2.1.3. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
F.7.2.1.2. Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
F.7.2.2.1. Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
F.7.2.2.2. Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 2 2 0 100
F.7.2.3.2. Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
F.7.1.1.2. Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
F.7.2.3.3. Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF  DENEME 2 (70222)

UŞAK / UŞAK MERKEZ / Ömer Bedrettin Uşaklı Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
MURADİYENUR ÇAKIN 201 7C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
264,385 289,620 6 24 24 24 663

Puanı Hesaplanan: 114 114 114 1186

Katılımlar: 21 114 114 114 1186

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 6 14 1,33 7 3,35 2,27 4,85

Sosyal Bil. 10 4 6 2,00 20 5,57 2,19 5,00

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 3,45 2,77 4,55

İngilizce 10 4 6 2,00 20 2,62 1,30 3,30

Matematik 20 8 12 4,00 20 1,62 1,96 5,60

Fen 20 11 9 8,00 40 3,05 2,30 6,17

Toplam: 90 37 53 19,33 21 19,65 12,64 29,16

Sözel (TÜR) bDCbDadaadDaaddBcDcb

Cevap Anh. B DDCDDBCDCADDBABBADBC

Sözel (SOS) AbdCBdDbbc

Cevap Anh. B ADACBCDCDB

Sözel (DİN) dbcaDbADCc

Cevap Anh. B CDBDDCADCB

Sözel (İNG) dcDCbaAaaD

Cevap Anh. B BADCADACCD

Sayısal (MAT) bdbacaAaCaAccDdBDbCD

Cevap Anh. B CADBABACCDABBDABDCCD

Sayısal (FEN) aCdCdDBAbcDbaDaCbDCD

Cevap Anh. B CCBCBDBADBDDBDBCADCD

Soru No 12345678901234567890

100
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 6 14 30

Türkçe 20 6 14 30

T.7.3.37. Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
T.7.3.22. Metnin içeriğini yorumlar. 3 2 1 67
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. 3 1 2 33
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
T.7.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 2 2 50
T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 0 2 0
T.7.3.20. Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
T.7.3.36. Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
T.7.3.11. Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 2 0 2 0

Sözel (SOS) 10 4 6 40

Sosyal Bil. 10 4 6 40

SB.7.1.3. Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
SB.7.2.2. Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 0 3 0
SB.7.2.1. Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 5 2 3 40
SB.7.1.1. İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 4 6 40

Din K.ve A.B. 10 4 6 40

DİN.7.1.6. Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
DİN.7.1.7. Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
DİN.7.1.5. Allah’ın adil, merhametli affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
DİN.7.1.3. Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
DİN.7.1.4. Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
DİN.7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 2 1 67
DİN.7.1.1. Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 4 6 40

İngilizce 10 4 6 40

İNG.7.2.1.Talking about routines and daily activities 3 0 3 0
İNG.7.3.1.Talking about past events 
(Making simple inquiries) 2 1 1 50
İNG.7.3.2.Telling the time, days and dates 1 1 0 100
İNG.7.1.1.Describing characters / people (Making simple inquiries) 3 1 2 33
İNG.7.2.2.Describing what people do regularly (Giving explanations and reasons) 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 8 12 40

Matematik 20 8 12 40

M.7.1.2.1. Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 0 2 0
M.7.1.2.2. Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
M.7.1.2.3. Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 3 0 3 0
M.7.1.2.4. Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 1 2 33
M.7.1.1.5. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 3 1 75
M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
M.7.1.1.4. Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 5 3 2 60

Sayısal (FEN) 20 11 9 55

Fen 20 11 9 55

F.7.2.1.1. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 5 3 2 60
F.7.2.2.2. Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 2 2 0 100
F.7.2.3.2. Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
F.7.2.3.3. Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
F.7.1.2.1. Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
F.7.1.2.4. Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
F.7.1.1.1. Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
F.7.1.1.5. Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 1 1 50
F.7.1.1.2. Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
F.7.1.2.3. Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 1 0
F.7.2.2.1. Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
F.7.2.1.3. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
F.7.2.1.2. Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
F.7.1.2.2. Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF  DENEME 2 (70222)

UŞAK / UŞAK MERKEZ / Ömer Bedrettin Uşaklı Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
RAMAZAN KURT 291 7C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
248,072 289,620 11 36 36 36 771

Puanı Hesaplanan: 114 114 114 1186

Katılımlar: 21 114 114 114 1186

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 12 4,00 20 3,35 2,27 4,85

Sosyal Bil. 10 8 2 7,33 73 5,57 2,19 5,00

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 3,45 2,77 4,55

İngilizce 10 6 4 4,67 47 2,62 1,30 3,30

Matematik 20 6 14 1,33 7 1,62 1,96 5,60

Fen 20 5 11 1,33 7 3,05 2,30 6,17

Toplam: 90 36 50 19,33 21 19,65 12,64 29,16

Sözel (TÜR) caCcDBaaaADDabdBbDcb

Cevap Anh. B DDCDDBCDCADDBABBADBC

Sözel (SOS) ADACBaaCDB

Cevap Anh. B ADACBCDCDB

Sözel (DİN) CbdDcdAaac

Cevap Anh. B CDBDDCADCB

Sözel (İNG) dAbCADbCaD

Cevap Anh. B BADCADACCD

Sayısal (MAT) bAcBdaACCcbcabbdbCab

Cevap Anh. B CADBABACCDABBDABDCCD

Sayısal (FEN) abdCBDccacaDBc    ab

Cevap Anh. B CCBCBDBADBDDBDBCADCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 8 12 40

Türkçe 20 8 12 40

T.7.3.37. Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
T.7.3.22. Metnin içeriğini yorumlar. 3 2 1 67
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. 3 1 2 33
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
T.7.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 3 1 75
T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 1 1 50
T.7.3.20. Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
T.7.3.36. Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
T.7.3.11. Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 2 0 2 0

Sözel (SOS) 10 8 2 80

Sosyal Bil. 10 8 2 80

SB.7.1.3. Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
SB.7.2.2. Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 2 1 67
SB.7.2.1. Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 5 4 1 80
SB.7.1.1. İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 3 7 30

Din K.ve A.B. 10 3 7 30

DİN.7.1.6. Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
DİN.7.1.7. Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
DİN.7.1.5. Allah’ın adil, merhametli affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 2 0 2 0
DİN.7.1.3. Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
DİN.7.1.4. Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
DİN.7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 1 2 33
DİN.7.1.1. Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 6 4 60

İngilizce 10 6 4 60

İNG.7.2.1.Talking about routines and daily activities 3 1 2 33
İNG.7.3.1.Talking about past events 
(Making simple inquiries) 2 2 0 100
İNG.7.3.2.Telling the time, days and dates 1 0 1 0
İNG.7.1.1.Describing characters / people (Making simple inquiries) 3 2 1 67
İNG.7.2.2.Describing what people do regularly (Giving explanations and reasons) 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 6 14 30

Matematik 20 6 14 30

M.7.1.2.1. Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 1 1 50
M.7.1.2.2. Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
M.7.1.2.3. Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 3 0 3 0
M.7.1.2.4. Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 1 2 33
M.7.1.1.5. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 1 3 25
M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
M.7.1.1.4. Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 5 0 5 0

Sayısal (FEN) 20 5 11 25

Fen 20 5 11 25

F.7.2.1.1. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 5 3 2 60
F.7.2.2.2. Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 2 0 1 0
F.7.2.3.2. Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
F.7.2.3.3. Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
F.7.1.2.1. Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
F.7.1.2.4. Evren kavramını açıklar. 1 0 1 0
F.7.1.1.1. Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
F.7.1.1.5. Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 0 2 0
F.7.1.1.2. Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
F.7.1.2.3. Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100
F.7.2.2.1. Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 0 0
F.7.2.1.3. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
F.7.2.1.2. Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 0 0
F.7.1.2.2. Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF  DENEME 2 (70222)

UŞAK / UŞAK MERKEZ / Ömer Bedrettin Uşaklı Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
SELAHATTİN DOĞAN 324 7C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
193,574 289,620 20 93 93 93 1126

Puanı Hesaplanan: 114 114 114 1186

Katılımlar: 21 114 114 114 1186

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 13 2,67 13 3,35 2,27 4,85

Sosyal Bil. 10 5 5 3,33 33 5,57 2,19 5,00

Din K.ve A.B. 10 2 8 -0,67 -7 3,45 2,77 4,55

İngilizce 10 3 6 1,00 10 2,62 1,30 3,30

Matematik 20 3 17 -2,67 -13 1,62 1,96 5,60

Fen 20 3 17 -2,67 -13 3,05 2,30 6,17

Toplam: 90 23 66 1,00 1 19,65 12,64 29,16

Sözel (TÜR) cbAacdbDBbdAcacDBdbD

Cevap Anh. A DCADDBADBCBABCDDBCDD

Sözel (SOS) AbDacCAbBa

Cevap Anh. A ACDBDCADBC

Sözel (DİN) AbdaaababD

Cevap Anh. A ADCBBDDCCD

Sözel (İNG) daAbaDBbb 

Cevap Anh. A ADACCDBADC

Sayısal (MAT) babcbcABcadacadaBcab

Cevap Anh. A CCDACDABDCBBACADBABD

Sayısal (FEN) acaDcAdcdcacCadbcbab

Cevap Anh. A DBCDBABDCADBCCBDDCBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 7 13 35

Türkçe 20 7 13 35

T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 1 3 25
T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 0 2 0
T.7.3.11. Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 2 1 1 50
T.7.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
T.7.3.22. Metnin içeriğini yorumlar. 3 3 0 100
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. 3 0 3 0
T.7.3.20. Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
T.7.3.36. Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
T.7.3.37. Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0

Sözel (SOS) 10 5 5 50

Sosyal Bil. 10 5 5 50

SB.7.2.1. Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 5 3 2 60
SB.7.2.2. Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 0 3 0
SB.7.1.3. Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
SB.7.1.1. İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 2 8 20

Din K.ve A.B. 10 2 8 20

DİN.7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 1 2 33
DİN.7.1.1. Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0
DİN.7.1.5. Allah’ın adil, merhametli affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 2 0 2 0
DİN.7.1.3. Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
DİN.7.1.4. Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
DİN.7.1.6. Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
DİN.7.1.7. Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 3 6 30

İngilizce 10 3 6 30

İNG.7.1.1.Describing characters / people (Making simple inquiries) 3 1 2 33
İNG.7.2.1.Talking about routines and daily activities 3 1 2 33
İNG.7.2.2.Describing what people do regularly (Giving explanations and reasons) 1 1 0 100
İNG.7.3.1.Talking about past events 
(Making simple inquiries) 2 0 1 0
İNG.7.3.2.Telling the time, days and dates 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 3 17 15

Matematik 20 3 17 15

M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
M.7.1.1.4. Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 5 1 4 20
M.7.1.1.5. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 1 3 25
M.7.1.2.1. Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 0 2 0
M.7.1.2.4. Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 1 2 33
M.7.1.2.2. Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
M.7.1.2.3. Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 3 0 3 0

Sayısal (FEN) 20 3 17 15

Fen 20 3 17 15

F.7.1.1.1. Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
F.7.1.1.5. Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 0 2 0
F.7.1.2.2. Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
F.7.1.2.1. Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
F.7.1.2.4. Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
F.7.1.2.3. Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 1 0
F.7.2.1.1. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 5 0 5 0
F.7.2.1.3. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
F.7.2.1.2. Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
F.7.2.2.1. Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
F.7.2.2.2. Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 2 1 1 50
F.7.2.3.2. Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
F.7.1.1.2. Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
F.7.2.3.3. Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF  DENEME 2 (70222)

UŞAK / UŞAK MERKEZ / Ömer Bedrettin Uşaklı Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
SEVGİ UĞUR 341 7C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
254,592 289,620 8 29 29 29 733

Puanı Hesaplanan: 114 114 114 1186

Katılımlar: 21 114 114 114 1186

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 8 7,33 37 3,35 2,27 4,85

Sosyal Bil. 10 8 2 7,33 73 5,57 2,19 5,00

Din K.ve A.B. 10 5 4 3,67 37 3,45 2,77 4,55

İngilizce 10 6 4 4,67 47 2,62 1,30 3,30

Matematik 20 4 15 -1,00 -5 1,62 1,96 5,60

Fen 20 6 14 1,33 7 3,05 2,30 6,17

Toplam: 90 39 47 23,33 26 19,65 12,64 29,16

Sözel (TÜR) caAcDBAD aadBC DdCDb

Cevap Anh. A DCADDBADBCBABCDDBCDD

Sözel (SOS) ACDBaCAbBC

Cevap Anh. A ACDBDCADBC

Sözel (DİN) AcdBB bdCD

Cevap Anh. A ADCBBDDCCD

Sözel (İNG) bDdCaaBADC

Cevap Anh. A ADACCDBADC

Sayısal (MAT) CbaAa bdbCcaddcbcccD

Cevap Anh. A CCDACDABDCBBACADBABD

Sayısal (FEN) bcaDdbBcacDaCbdcDacD

Cevap Anh. A DBCDBABDCADBCCBDDCBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 10 8 50

Türkçe 20 10 8 50

T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 2 2 50
T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 2 0 100
T.7.3.11. Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 2 1 1 50
T.7.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
T.7.3.22. Metnin içeriğini yorumlar. 3 1 1 33
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. 3 2 1 67
T.7.3.20. Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
T.7.3.36. Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
T.7.3.37. Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (SOS) 10 8 2 80

Sosyal Bil. 10 8 2 80

SB.7.2.1. Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 5 4 1 80
SB.7.2.2. Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 2 1 67
SB.7.1.3. Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
SB.7.1.1. İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 5 4 50

Din K.ve A.B. 10 5 4 50

DİN.7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 2 1 67
DİN.7.1.1. Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0
DİN.7.1.5. Allah’ın adil, merhametli affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
DİN.7.1.3. Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 0 0
DİN.7.1.4. Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
DİN.7.1.6. Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
DİN.7.1.7. Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 6 4 60

İngilizce 10 6 4 60

İNG.7.1.1.Describing characters / people (Making simple inquiries) 3 1 2 33
İNG.7.2.1.Talking about routines and daily activities 3 2 1 67
İNG.7.2.2.Describing what people do regularly (Giving explanations and reasons) 1 0 1 0
İNG.7.3.1.Talking about past events 
(Making simple inquiries) 2 2 0 100
İNG.7.3.2.Telling the time, days and dates 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 4 15 20

Matematik 20 4 15 20

M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
M.7.1.1.4. Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 5 0 4 0
M.7.1.1.5. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 1 3 25
M.7.1.2.1. Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 1 1 50
M.7.1.2.4. Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 1 2 33
M.7.1.2.2. Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
M.7.1.2.3. Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 3 0 3 0

Sayısal (FEN) 20 6 14 30

Fen 20 6 14 30

F.7.1.1.1. Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
F.7.1.1.5. Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 0 2 0
F.7.1.2.2. Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
F.7.1.2.1. Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
F.7.1.2.4. Evren kavramını açıklar. 1 0 1 0
F.7.1.2.3. Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100
F.7.2.1.1. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 5 2 3 40
F.7.2.1.3. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
F.7.2.1.2. Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
F.7.2.2.1. Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
F.7.2.2.2. Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 2 1 1 50
F.7.2.3.2. Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
F.7.1.1.2. Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
F.7.2.3.3. Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF  DENEME 2 (70222)

UŞAK / UŞAK MERKEZ / Ömer Bedrettin Uşaklı Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
VEYSEL EMİR AKDAŞ 396 7C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
243,580 289,620 14 42 42 42 801

Puanı Hesaplanan: 114 114 114 1186

Katılımlar: 21 114 114 114 1186

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 6 14 1,33 7 3,35 2,27 4,85

Sosyal Bil. 10 7 3 6,00 60 5,57 2,19 5,00

Din K.ve A.B. 10 2 7 -0,33 -3 3,45 2,77 4,55

İngilizce 10 7 2 6,33 63 2,62 1,30 3,30

Matematik 20 7 11 3,33 17 1,62 1,96 5,60

Fen 20 3 7 0,67 3 3,05 2,30 6,17

Toplam: 90 32 44 17,33 19 19,65 12,64 29,16

Sözel (TÜR) abCcbabcaAbDBAcccbBa

Cevap Anh. B DDCDDBCDCADDBABBADBC

Sözel (SOS) dDAaBCDbDB

Cevap Anh. B ADACBCDCDB

Sözel (DİN) dDdccaA da

Cevap Anh. B CDBDDCADCB

Sözel (İNG) aAD ADACCc

Cevap Anh. B BADCADACCD

Sayısal (MAT) C DBdcAdCbcdBDccb ac

Cevap Anh. B CADBABACCDABBDABDCCD

Sayısal (FEN) bCcCBbcbca          

Cevap Anh. B CCBCBDBADBDDBDBCADCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 6 14 30

Türkçe 20 6 14 30

T.7.3.37. Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
T.7.3.22. Metnin içeriğini yorumlar. 3 0 3 0
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. 3 1 2 33
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
T.7.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 1 3 25
T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 1 1 50
T.7.3.20. Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
T.7.3.36. Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
T.7.3.11. Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 2 1 1 50

Sözel (SOS) 10 7 3 70

Sosyal Bil. 10 7 3 70

SB.7.1.3. Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0
SB.7.2.2. Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 3 0 100
SB.7.2.1. Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 5 3 2 60
SB.7.1.1. İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 2 7 20

Din K.ve A.B. 10 2 7 20

DİN.7.1.6. Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
DİN.7.1.7. Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
DİN.7.1.5. Allah’ın adil, merhametli affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 2 0 2 0
DİN.7.1.3. Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
DİN.7.1.4. Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
DİN.7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 1 2 33
DİN.7.1.1. Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 0 0

Sözel (İNG) 10 7 2 70

İngilizce 10 7 2 70

İNG.7.2.1.Talking about routines and daily activities 3 2 1 67
İNG.7.3.1.Talking about past events 
(Making simple inquiries) 2 1 0 50
İNG.7.3.2.Telling the time, days and dates 1 1 0 100
İNG.7.1.1.Describing characters / people (Making simple inquiries) 3 3 0 100
İNG.7.2.2.Describing what people do regularly (Giving explanations and reasons) 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 7 11 35

Matematik 20 7 11 35

M.7.1.2.1. Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 1 0 50
M.7.1.2.2. Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 0 0
M.7.1.2.3. Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 3 2 1 67
M.7.1.2.4. Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 2 1 67
M.7.1.1.5. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 1 3 25
M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
M.7.1.1.4. Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 5 0 5 0

Sayısal (FEN) 20 3 7 15

Fen 20 3 7 15

F.7.2.1.1. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 5 1 2 20
F.7.2.2.2. Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 2 1 0 50
F.7.2.3.2. Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
F.7.2.3.3. Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
F.7.1.2.1. Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
F.7.1.2.4. Evren kavramını açıklar. 1 0 1 0
F.7.1.1.1. Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
F.7.1.1.5. Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 0 1 0
F.7.1.1.2. Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 0 0
F.7.1.2.3. Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 0 0
F.7.2.2.1. Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 0 0
F.7.2.1.3. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
F.7.2.1.2. Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 0 0
F.7.1.2.2. Yıldız kavramını açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF  DENEME 2 (70222)

UŞAK / UŞAK MERKEZ / Ömer Bedrettin Uşaklı Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
YUNUS EREN GÜN 353 7C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
226,261 289,620 19 60 60 60 947

Puanı Hesaplanan: 114 114 114 1186

Katılımlar: 21 114 114 114 1186

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 10 3,67 18 3,35 2,27 4,85

Sosyal Bil. 10 5 4 3,67 37 5,57 2,19 5,00

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 3,45 2,77 4,55

İngilizce 10 3 6 1,00 10 2,62 1,30 3,30

Matematik 20 2 17 -3,67 -18 1,62 1,96 5,60

Fen 20 9 10 5,67 28 3,05 2,30 6,17

Toplam: 90 29 54 11,00 12 19,65 12,64 29,16

Sözel (TÜR) aaAc c DBdBAcbDc bDa

Cevap Anh. A DCADDBADBCBABCDDBCDD

Sözel (SOS) bCD abbDBC

Cevap Anh. A ACDBDCADBC

Sözel (DİN) bcdBdaDaCc

Cevap Anh. A ADCBBDDCCD

Sözel (İNG) bDbbac ADb

Cevap Anh. A ADACCDBADC

Sayısal (MAT) dbacaccacddadCbacA c

Cevap Anh. A CCDACDABDCBBACADBABD

Sayısal (FEN) DcCDcABDa bcaacbDCaD

Cevap Anh. A DBCDBABDCADBCCBDDCBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 7 10 35

Türkçe 20 7 10 35

T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 1 3 25
T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 0 1 0
T.7.3.11. Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 2 0 0 0
T.7.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
T.7.3.22. Metnin içeriğini yorumlar. 3 1 2 33
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. 3 0 3 0
T.7.3.20. Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
T.7.3.36. Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
T.7.3.37. Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (SOS) 10 5 4 50

Sosyal Bil. 10 5 4 50

SB.7.2.1. Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 5 2 3 40
SB.7.2.2. Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 2 0 67
SB.7.1.3. Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0
SB.7.1.1. İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 3 7 30

Din K.ve A.B. 10 3 7 30

DİN.7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 1 2 33
DİN.7.1.1. Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0
DİN.7.1.5. Allah’ın adil, merhametli affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
DİN.7.1.3. Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
DİN.7.1.4. Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
DİN.7.1.6. Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
DİN.7.1.7. Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 3 6 30

İngilizce 10 3 6 30

İNG.7.1.1.Describing characters / people (Making simple inquiries) 3 1 2 33
İNG.7.2.1.Talking about routines and daily activities 3 0 2 0
İNG.7.2.2.Describing what people do regularly (Giving explanations and reasons) 1 0 1 0
İNG.7.3.1.Talking about past events 
(Making simple inquiries) 2 1 1 50
İNG.7.3.2.Telling the time, days and dates 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 2 17 10

Matematik 20 2 17 10

M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
M.7.1.1.4. Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 5 0 5 0
M.7.1.1.5. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 0 4 0
M.7.1.2.1. Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 1 1 50
M.7.1.2.4. Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 0 3 0
M.7.1.2.2. Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
M.7.1.2.3. Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 3 1 1 33

Sayısal (FEN) 20 9 10 45

Fen 20 9 10 45

F.7.1.1.1. Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
F.7.1.1.5. Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 1 1 50
F.7.1.2.2. Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
F.7.1.2.1. Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
F.7.1.2.4. Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
F.7.1.2.3. Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100
F.7.2.1.1. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 5 4 1 80
F.7.2.1.3. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
F.7.2.1.2. Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
F.7.2.2.1. Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
F.7.2.2.2. Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 2 0 2 0
F.7.2.3.2. Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
F.7.1.1.2. Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
F.7.2.3.3. Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF  DENEME 2 (70222)

UŞAK / UŞAK MERKEZ / Ömer Bedrettin Uşaklı Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP YENİGÜN 431 7C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
262,041 289,620 7 27 27 27 683

Puanı Hesaplanan: 114 114 114 1186

Katılımlar: 21 114 114 114 1186

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 6 14 1,33 7 3,35 2,27 4,85

Sosyal Bil. 10 1 9 -2,00 -20 5,57 2,19 5,00

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 3,45 2,77 4,55

İngilizce 10 1 1 0,67 7 2,62 1,30 3,30

Matematik 20 8 12 4,00 20 1,62 1,96 5,60

Fen 20 11 9 8,00 40 3,05 2,30 6,17

Toplam: 90 34 48 18,00 20 19,65 12,64 29,16

Sözel (TÜR) aabaacdDadcdBCDDcCaa

Cevap Anh. A DCADDBADBCBABCDDBCDD

Sözel (SOS) cbaabaAcdb

Cevap Anh. A ACDBDCADBC

Sözel (DİN) ADCcBbDCbD

Cevap Anh. A ADCBBDDCCD

Sözel (İNG)    Ca     

Cevap Anh. A ADACCDBADC

Sayısal (MAT) aCadCDAcbaaBcCdDcccD

Cevap Anh. A CCDACDABDCBBACADBABD

Sayısal (FEN) DdCDcAcbbADBCdcDDCdc

Cevap Anh. A DBCDBABDCADBCCBDDCBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 6 14 30

Türkçe 20 6 14 30

T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 0 4 0
T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 1 1 50
T.7.3.11. Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 2 0 2 0
T.7.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
T.7.3.22. Metnin içeriğini yorumlar. 3 1 2 33
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. 3 2 1 67
T.7.3.20. Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
T.7.3.36. Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
T.7.3.37. Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0

Sözel (SOS) 10 1 9 10

Sosyal Bil. 10 1 9 10

SB.7.2.1. Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 5 0 5 0
SB.7.2.2. Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 0 3 0
SB.7.1.3. Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
SB.7.1.1. İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 7 3 70

Din K.ve A.B. 10 7 3 70

DİN.7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 2 1 67
DİN.7.1.1. Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
DİN.7.1.5. Allah’ın adil, merhametli affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
DİN.7.1.3. Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
DİN.7.1.4. Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
DİN.7.1.6. Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
DİN.7.1.7. Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 1 1 10

İngilizce 10 1 1 10

İNG.7.1.1.Describing characters / people (Making simple inquiries) 3 0 0 0
İNG.7.2.1.Talking about routines and daily activities 3 1 1 33
İNG.7.2.2.Describing what people do regularly (Giving explanations and reasons) 1 0 0 0
İNG.7.3.1.Talking about past events 
(Making simple inquiries) 2 0 0 0
İNG.7.3.2.Telling the time, days and dates 1 0 0 0

Sayısal (MAT) 20 8 12 40

Matematik 20 8 12 40

M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
M.7.1.1.4. Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 5 3 2 60
M.7.1.1.5. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 0 4 0
M.7.1.2.1. Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 1 1 50
M.7.1.2.4. Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 2 1 67
M.7.1.2.2. Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
M.7.1.2.3. Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 3 1 2 33

Sayısal (FEN) 20 11 9 55

Fen 20 11 9 55

F.7.1.1.1. Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
F.7.1.1.5. Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 1 1 50
F.7.1.2.2. Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
F.7.1.2.1. Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
F.7.1.2.4. Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
F.7.1.2.3. Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 1 0
F.7.2.1.1. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 5 2 3 40
F.7.2.1.3. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
F.7.2.1.2. Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
F.7.2.2.1. Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
F.7.2.2.2. Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 2 1 1 50
F.7.2.3.2. Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
F.7.1.1.2. Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
F.7.2.3.3. Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF  DENEME 2 (70222)

UŞAK / UŞAK MERKEZ / Ömer Bedrettin Uşaklı Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
AHMETCAN ASLAN 43 7D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
227,129 289,620 7 58 58 58 940

Puanı Hesaplanan: 114 114 114 1186

Katılımlar: 17 114 114 114 1186

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 6 13 1,67 8 0,41 2,27 4,85

Sosyal Bil. 10 6 4 4,67 47 1,02 2,19 5,00

Din K.ve A.B. 10 4 5 2,33 23 1,61 2,77 4,55

Fen 20 4 5 2,33 12 1,33 2,30 6,17

Toplam: 90 20 27 11,00 12 5,69 12,64 29,16

Sözel (TÜR) abb DadacaBAaCbDabDc

Cevap Anh. A DCADDBADBCBABCDDBCDD

Sözel (SOS) bdDBaCcDBC

Cevap Anh. A ACDBDCADBC

Sözel (DİN) ADCcdbaCd 

Cevap Anh. A ADCBBDDCCD

Sayısal (FEN) b Cb cBbb  BC       

Cevap Anh. A DBCDBABDCADBCCBDDCBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 6 13 30

Türkçe 20 6 13 30

T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 0 3 0
T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 1 1 50
T.7.3.11. Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 2 0 2 0
T.7.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
T.7.3.22. Metnin içeriğini yorumlar. 3 1 2 33
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. 3 1 2 33
T.7.3.20. Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
T.7.3.36. Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
T.7.3.37. Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (SOS) 10 6 4 60

Sosyal Bil. 10 6 4 60

SB.7.2.1. Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 5 2 3 40
SB.7.2.2. Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 3 0 100
SB.7.1.3. Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0
SB.7.1.1. İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 4 5 40

Din K.ve A.B. 10 4 5 40

DİN.7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 2 1 67
DİN.7.1.1. Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
DİN.7.1.5. Allah’ın adil, merhametli affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 2 0 2 0
DİN.7.1.3. Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
DİN.7.1.4. Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
DİN.7.1.6. Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
DİN.7.1.7. Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 4 5 20

Fen 20 4 5 20

F.7.1.1.1. Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
F.7.1.1.5. Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 1 0 50
F.7.1.2.2. Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
F.7.1.2.1. Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 0 0
F.7.1.2.4. Evren kavramını açıklar. 1 0 1 0
F.7.1.2.3. Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100
F.7.2.1.1. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 5 0 2 0
F.7.2.1.3. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
F.7.2.1.2. Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 0 0
F.7.2.2.1. Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
F.7.2.2.2. Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 2 1 0 50
F.7.2.3.2. Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 0 0
F.7.1.1.2. Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 0 0
F.7.2.3.3. Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF  DENEME 2 (70222)

UŞAK / UŞAK MERKEZ / Ömer Bedrettin Uşaklı Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞENUR ALTINKAYA 167 7D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
216,985 289,620 11 70 70 70 1016

Puanı Hesaplanan: 114 114 114 1186

Katılımlar: 17 114 114 114 1186

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 3 11 -0,67 -3 0,41 2,27 4,85

Sosyal Bil. 10 5 2 4,33 43 1,02 2,19 5,00

Din K.ve A.B. 10 3 5 1,33 13 1,61 2,77 4,55

Matematik 20 4 9 1,00 5 0,93 1,96 5,60

Fen 20 4 8 1,33 7 1,33 2,30 6,17

Toplam: 90 19 35 7,33 8 5,69 12,64 29,16

Sözel (TÜR) bDba   cbcDa  dB acd

Cevap Anh. B DDCDDBCDCADDBABBADBC

Sözel (SOS) bDAC  bCD 

Cevap Anh. B ADACBCDCDB

Sözel (DİN) CDBa  dabc

Cevap Anh. B CDBDDCADCB

Sayısal (MAT) dAbcdabC D   ab   bD

Cevap Anh. B CADBABACCDABBDABDCCD

Sayısal (FEN) dbaCBc  cB  cadC    

Cevap Anh. B CCBCBDBADBDDBDBCADCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 3 11 15

Türkçe 20 3 11 15

T.7.3.37. Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
T.7.3.22. Metnin içeriğini yorumlar. 3 1 1 33
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. 3 0 2 0
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
T.7.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 0 0
T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 2 2 50
T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 0 2 0
T.7.3.20. Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 0 0
T.7.3.36. Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 0 0
T.7.3.11. Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 2 0 1 0

Sözel (SOS) 10 5 2 50

Sosyal Bil. 10 5 2 50

SB.7.1.3. Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0
SB.7.2.2. Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 1 0 33
SB.7.2.1. Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 5 4 1 80
SB.7.1.1. İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 0 0

Sözel (DİN) 10 3 5 30

Din K.ve A.B. 10 3 5 30

DİN.7.1.6. Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
DİN.7.1.7. Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
DİN.7.1.5. Allah’ın adil, merhametli affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 2 1 0 50
DİN.7.1.3. Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
DİN.7.1.4. Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 0 0
DİN.7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 0 3 0
DİN.7.1.1. Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 4 9 20

Matematik 20 4 9 20

M.7.1.2.1. Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 0 1 0
M.7.1.2.2. Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
M.7.1.2.3. Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 3 0 2 0
M.7.1.2.4. Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 0 3 0
M.7.1.1.5. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 0 1 0
M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
M.7.1.1.4. Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 0 0
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 5 2 2 40

Sayısal (FEN) 20 4 8 20

Fen 20 4 8 20

F.7.2.1.1. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 5 1 3 20
F.7.2.2.2. Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 2 1 1 50
F.7.2.3.2. Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
F.7.2.3.3. Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
F.7.1.2.1. Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 0 0
F.7.1.2.4. Evren kavramını açıklar. 1 0 0 0
F.7.1.1.1. Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
F.7.1.1.5. Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 1 0 50
F.7.1.1.2. Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 0 0
F.7.1.2.3. Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 1 0
F.7.2.2.1. Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
F.7.2.1.3. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
F.7.2.1.2. Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 0 0
F.7.1.2.2. Yıldız kavramını açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF  DENEME 2 (70222)

UŞAK / UŞAK MERKEZ / Ömer Bedrettin Uşaklı Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
DORUK ÖZEN 9 7D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
164,939 289,620 17 113 113 113 1183

Puanı Hesaplanan: 114 114 114 1186

Katılımlar: 17 114 114 114 1186

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 3 17 -2,67 -13 0,41 2,27 4,85

Sosyal Bil. 10 4 5 2,33 23 1,02 2,19 5,00

Din K.ve A.B. 10 0 10 -3,33 -33 1,61 2,77 4,55

İngilizce 10 0 10 -3,33 -33 0,71 1,30 3,30

Matematik 20 2 17 -3,67 -18 0,93 1,96 5,60

Fen 20 4 12 0,00 0 1,33 2,30 6,17

Toplam: 90 13 71 -10,67 -12 5,69 12,64 29,16

Sözel (TÜR) baaaDdabaAabaAcdbccd

Cevap Anh. B DDCDDBCDCADDBABBADBC

Sözel (SOS) bcbb dDCDB

Cevap Anh. B ADACBCDCDB

Sözel (DİN) dadbaddabc

Cevap Anh. B CDBDDCADCB

Sözel (İNG) abcddacdab

Cevap Anh. B BADCADACCD

Sayısal (MAT) dbccbcAdCbcadbdcba c

Cevap Anh. B CADBABACCDABBDABDCCD

Sayısal (FEN) ab dBaBcbBc dDcbc d 

Cevap Anh. B CCBCBDBADBDDBDBCADCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 3 17 15

Türkçe 20 3 17 15

T.7.3.37. Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
T.7.3.22. Metnin içeriğini yorumlar. 3 0 3 0
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. 3 0 3 0
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
T.7.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 1 3 25
T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 0 2 0
T.7.3.20. Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
T.7.3.36. Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
T.7.3.11. Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 2 0 2 0

Sözel (SOS) 10 4 5 40

Sosyal Bil. 10 4 5 40

SB.7.1.3. Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0
SB.7.2.2. Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 1 2 33
SB.7.2.1. Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 5 3 2 60
SB.7.1.1. İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 0 0

Sözel (DİN) 10 0 10 0

Din K.ve A.B. 10 0 10 0

DİN.7.1.6. Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
DİN.7.1.7. Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
DİN.7.1.5. Allah’ın adil, merhametli affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 2 0 2 0
DİN.7.1.3. Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
DİN.7.1.4. Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
DİN.7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 0 3 0
DİN.7.1.1. Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 0 10 0

İngilizce 10 0 10 0

İNG.7.2.1.Talking about routines and daily activities 3 0 3 0
İNG.7.3.1.Talking about past events 
(Making simple inquiries) 2 0 2 0
İNG.7.3.2.Telling the time, days and dates 1 0 1 0
İNG.7.1.1.Describing characters / people (Making simple inquiries) 3 0 3 0
İNG.7.2.2.Describing what people do regularly (Giving explanations and reasons) 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 2 17 10

Matematik 20 2 17 10

M.7.1.2.1. Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 0 2 0
M.7.1.2.2. Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
M.7.1.2.3. Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 3 0 3 0
M.7.1.2.4. Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 0 3 0
M.7.1.1.5. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 1 3 25
M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
M.7.1.1.4. Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 5 0 4 0

Sayısal (FEN) 20 4 12 20

Fen 20 4 12 20

F.7.2.1.1. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 5 1 3 20
F.7.2.2.2. Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 2 0 2 0
F.7.2.3.2. Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 0 0
F.7.2.3.3. Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
F.7.1.2.1. Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
F.7.1.2.4. Evren kavramını açıklar. 1 0 1 0
F.7.1.1.1. Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
F.7.1.1.5. Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 1 1 50
F.7.1.1.2. Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
F.7.1.2.3. Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 1 0
F.7.2.2.1. Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
F.7.2.1.3. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
F.7.2.1.2. Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 0 0
F.7.1.2.2. Yıldız kavramını açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF  DENEME 2 (70222)

UŞAK / UŞAK MERKEZ / Ömer Bedrettin Uşaklı Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ENES AKKANAT 96 7D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
220,810 289,620 10 65 65 65 985

Puanı Hesaplanan: 114 114 114 1186

Katılımlar: 17 114 114 114 1186

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 3 8 0,33 2 0,41 2,27 4,85

Sosyal Bil. 10 2 5 0,33 3 1,02 2,19 5,00

Din K.ve A.B. 10 3 3 2,00 20 1,61 2,77 4,55

İngilizce 10 1 7 -1,33 -13 0,71 1,30 3,30

Matematik 20 4 5 2,33 12 0,93 1,96 5,60

Fen 20 4 7 1,67 8 1,33 2,30 6,17

Toplam: 90 17 35 5,33 6 5,69 12,64 29,16

Sözel (TÜR)  dAc a b da B c a D 

Cevap Anh. A DCADDBADBCBABCDDBCDD

Sözel (SOS) Ab cD b db

Cevap Anh. A ACDBDCADBC

Sözel (DİN) cDC    Cdb

Cevap Anh. A ADCBBDDCCD

Sözel (İNG) db bdb Abd

Cevap Anh. A ADACCDBADC

Sayısal (MAT) b  c  b D B d  b A D

Cevap Anh. A CCDACDABDCBBACADBABD

Sayısal (FEN) a Cb Ad C  c a D a c

Cevap Anh. A DBCDBABDCADBCCBDDCBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 3 8 15

Türkçe 20 3 8 15

T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 1 3 25
T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 0 0 0
T.7.3.11. Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 2 0 1 0
T.7.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
T.7.3.22. Metnin içeriğini yorumlar. 3 0 0 0
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. 3 1 1 33
T.7.3.20. Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
T.7.3.36. Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 0 0
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
T.7.3.37. Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (SOS) 10 2 5 20

Sosyal Bil. 10 2 5 20

SB.7.2.1. Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 5 2 1 40
SB.7.2.2. Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 0 2 0
SB.7.1.3. Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0
SB.7.1.1. İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 3 3 30

Din K.ve A.B. 10 3 3 30

DİN.7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 1 1 33
DİN.7.1.1. Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
DİN.7.1.5. Allah’ın adil, merhametli affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 2 0 0 0
DİN.7.1.3. Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 0 0
DİN.7.1.4. Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
DİN.7.1.6. Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
DİN.7.1.7. Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 1 7 10

İngilizce 10 1 7 10

İNG.7.1.1.Describing characters / people (Making simple inquiries) 3 0 2 0
İNG.7.2.1.Talking about routines and daily activities 3 0 2 0
İNG.7.2.2.Describing what people do regularly (Giving explanations and reasons) 1 0 1 0
İNG.7.3.1.Talking about past events 
(Making simple inquiries) 2 1 1 50
İNG.7.3.2.Telling the time, days and dates 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 4 5 20

Matematik 20 4 5 20

M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
M.7.1.1.4. Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 0 0
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 5 1 1 20
M.7.1.1.5. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 1 2 25
M.7.1.2.1. Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 0 0 0
M.7.1.2.4. Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 1 0 33
M.7.1.2.2. Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 0 0
M.7.1.2.3. Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 3 1 1 33

Sayısal (FEN) 20 4 7 20

Fen 20 4 7 20

F.7.1.1.1. Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
F.7.1.1.5. Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 1 0 50
F.7.1.2.2. Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
F.7.1.2.1. Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 0 0
F.7.1.2.4. Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
F.7.1.2.3. Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 1 0
F.7.2.1.1. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 5 1 2 20
F.7.2.1.3. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
F.7.2.1.2. Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 0 0
F.7.2.2.1. Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
F.7.2.2.2. Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 2 0 1 0
F.7.2.3.2. Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 0 0
F.7.1.1.2. Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
F.7.2.3.3. Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF  DENEME 2 (70222)

UŞAK / UŞAK MERKEZ / Ömer Bedrettin Uşaklı Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ERAY AKIN 30 7D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
187,941 289,620 13 100 100 100 1150

Puanı Hesaplanan: 114 114 114 1186

Katılımlar: 17 114 114 114 1186

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 3 11 -0,67 -3 0,41 2,27 4,85

Sosyal Bil. 10 0 7 -2,33 -23 1,02 2,19 5,00

Din K.ve A.B. 10 1 9 -2,00 -20 1,61 2,77 4,55

İngilizce 10 1 7 -1,33 -13 0,71 1,30 3,30

Toplam: 90 5 34 -6,33 -7 5,69 12,64 29,16

Sözel (TÜR)  abDaBdc cabcA  dc  

Cevap Anh. B DDCDDBCDCADDBABBADBC

Sözel (SOS) ca bdab  d

Cevap Anh. B ADACBCDCDB

Sözel (DİN) accbcbccCa

Cevap Anh. B CDBDDCADCB

Sözel (İNG) cbDbc c da

Cevap Anh. B BADCADACCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 3 11 15

Türkçe 20 3 11 15

T.7.3.37. Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 0 0
T.7.3.22. Metnin içeriğini yorumlar. 3 1 2 33
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. 3 0 2 0
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
T.7.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 0 2 0
T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 0 1 0
T.7.3.20. Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
T.7.3.36. Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
T.7.3.11. Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 2 0 1 0

Sözel (SOS) 10 0 7 0

Sosyal Bil. 10 0 7 0

SB.7.1.3. Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0
SB.7.2.2. Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 0 3 0
SB.7.2.1. Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 5 0 2 0
SB.7.1.1. İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 1 9 10

Din K.ve A.B. 10 1 9 10

DİN.7.1.6. Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
DİN.7.1.7. Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
DİN.7.1.5. Allah’ın adil, merhametli affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 2 0 2 0
DİN.7.1.3. Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
DİN.7.1.4. Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
DİN.7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 1 2 33
DİN.7.1.1. Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 1 7 10

İngilizce 10 1 7 10

İNG.7.2.1.Talking about routines and daily activities 3 0 2 0
İNG.7.3.1.Talking about past events 
(Making simple inquiries) 2 0 2 0
İNG.7.3.2.Telling the time, days and dates 1 1 0 100
İNG.7.1.1.Describing characters / people (Making simple inquiries) 3 0 2 0
İNG.7.2.2.Describing what people do regularly (Giving explanations and reasons) 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF  DENEME 2 (70222)

UŞAK / UŞAK MERKEZ / Ömer Bedrettin Uşaklı Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
GÜL ŞE DA ATAY 113 7D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
265,416 289,620 1 23 23 23 658

Puanı Hesaplanan: 114 114 114 1186

Katılımlar: 17 114 114 114 1186

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 10 5,67 28 0,41 2,27 4,85

Sosyal Bil. 10 4 6 2,00 20 1,02 2,19 5,00

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 1,61 2,77 4,55

İngilizce 10 6 4 4,67 47 0,71 1,30 3,30

Matematik 20 5 7 2,67 13 0,93 1,96 5,60

Fen 20 4 6 2,00 10 1,33 2,30 6,17

Toplam: 90 36 35 24,33 27 5,69 12,64 29,16

Sözel (TÜR) cbC DaacCAcDcdBBADca

Cevap Anh. B DDCDDBCDCADDBABBADBC

Sözel (SOS) cDbdBCcdDc

Cevap Anh. B ADACBCDCDB

Sözel (DİN) CDBbDCAaCB

Cevap Anh. B CDBDDCADCB

Sözel (İNG) dAbCAbACCc

Cevap Anh. B BADCADACCD

Sayısal (MAT) aAc baA aD  a cB   D

Cevap Anh. B CADBABACCDABBDABDCCD

Sayısal (FEN) C       aa DBbdC b b

Cevap Anh. B CCBCBDBADBDDBDBCADCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 9 10 45

Türkçe 20 9 10 45

T.7.3.37. Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
T.7.3.22. Metnin içeriğini yorumlar. 3 1 2 33
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. 3 2 1 67
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
T.7.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 3 1 75
T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 1 1 50
T.7.3.20. Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
T.7.3.36. Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
T.7.3.11. Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 2 1 1 50

Sözel (SOS) 10 4 6 40

Sosyal Bil. 10 4 6 40

SB.7.1.3. Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0
SB.7.2.2. Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 2 1 67
SB.7.2.1. Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 5 1 4 20
SB.7.1.1. İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 8 2 80

Din K.ve A.B. 10 8 2 80

DİN.7.1.6. Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
DİN.7.1.7. Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
DİN.7.1.5. Allah’ın adil, merhametli affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
DİN.7.1.3. Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
DİN.7.1.4. Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
DİN.7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 3 0 100
DİN.7.1.1. Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 6 4 60

İngilizce 10 6 4 60

İNG.7.2.1.Talking about routines and daily activities 3 2 1 67
İNG.7.3.1.Talking about past events 
(Making simple inquiries) 2 2 0 100
İNG.7.3.2.Telling the time, days and dates 1 0 1 0
İNG.7.1.1.Describing characters / people (Making simple inquiries) 3 2 1 67
İNG.7.2.2.Describing what people do regularly (Giving explanations and reasons) 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 5 7 25

Matematik 20 5 7 25

M.7.1.2.1. Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 0 1 0
M.7.1.2.2. Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
M.7.1.2.3. Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 3 0 3 0
M.7.1.2.4. Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 0 1 0
M.7.1.1.5. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 2 0 50
M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
M.7.1.1.4. Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 5 2 1 40

Sayısal (FEN) 20 4 6 20

Fen 20 4 6 20

F.7.2.1.1. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 5 2 1 40
F.7.2.2.2. Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 2 1 0 50
F.7.2.3.2. Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 0 0
F.7.2.3.3. Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 0 0
F.7.1.2.1. Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 0 0
F.7.1.2.4. Evren kavramını açıklar. 1 0 0 0
F.7.1.1.1. Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
F.7.1.1.5. Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 0 1 0
F.7.1.1.2. Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 0 0
F.7.1.2.3. Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100
F.7.2.2.1. Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
F.7.2.1.3. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
F.7.2.1.2. Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
F.7.1.2.2. Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF  DENEME 2 (70222)

UŞAK / UŞAK MERKEZ / Ömer Bedrettin Uşaklı Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
GÜLESER KARAKUZU 116 7D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
262,458 289,620 2 26 26 26 676

Puanı Hesaplanan: 114 114 114 1186

Katılımlar: 17 114 114 114 1186

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 6 13 1,67 8 0,41 2,27 4,85

Sosyal Bil. 10 6 4 4,67 47 1,02 2,19 5,00

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 1,61 2,77 4,55

İngilizce 10 6 2 5,33 53 0,71 1,30 3,30

Matematik 20 4 5 2,33 12 0,93 1,96 5,60

Fen 20 5 2 4,33 22 1,33 2,30 6,17

Toplam: 90 35 28 25,67 29 5,69 12,64 29,16

Sözel (TÜR) cadbaBbDabcdaC DBbcD

Cevap Anh. A DCADDBADBCBABCDDBCDD

Sözel (SOS) cCDcDCAbBd

Cevap Anh. A ACDBDCADBC

Sözel (DİN) AaCBBbDCCD

Cevap Anh. A ADCBBDDCCD

Sözel (İNG) ADACCcB c 

Cevap Anh. A ADACCDBADC

Sayısal (MAT)  CD  Dc      aA  daa

Cevap Anh. A CCDACDABDCBBACADBABD

Sayısal (FEN) Da   ABbC   C       

Cevap Anh. A DBCDBABDCADBCCBDDCBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 6 13 30

Türkçe 20 6 13 30

T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 1 3 25
T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 0 2 0
T.7.3.11. Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 2 1 1 50
T.7.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
T.7.3.22. Metnin içeriğini yorumlar. 3 2 1 67
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. 3 1 2 33
T.7.3.20. Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
T.7.3.36. Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
T.7.3.37. Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0

Sözel (SOS) 10 6 4 60

Sosyal Bil. 10 6 4 60

SB.7.2.1. Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 5 4 1 80
SB.7.2.2. Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 0 3 0
SB.7.1.3. Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
SB.7.1.1. İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 8 2 80

Din K.ve A.B. 10 8 2 80

DİN.7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 3 0 100
DİN.7.1.1. Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0
DİN.7.1.5. Allah’ın adil, merhametli affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
DİN.7.1.3. Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
DİN.7.1.4. Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
DİN.7.1.6. Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
DİN.7.1.7. Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 6 2 60

İngilizce 10 6 2 60

İNG.7.1.1.Describing characters / people (Making simple inquiries) 3 3 0 100
İNG.7.2.1.Talking about routines and daily activities 3 3 0 100
İNG.7.2.2.Describing what people do regularly (Giving explanations and reasons) 1 0 1 0
İNG.7.3.1.Talking about past events 
(Making simple inquiries) 2 0 0 0
İNG.7.3.2.Telling the time, days and dates 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 4 5 20

Matematik 20 4 5 20

M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
M.7.1.1.4. Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 5 2 1 40
M.7.1.1.5. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 0 0 0
M.7.1.2.1. Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 0 1 0
M.7.1.2.4. Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 0 1 0
M.7.1.2.2. Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
M.7.1.2.3. Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 3 0 2 0

Sayısal (FEN) 20 5 2 25

Fen 20 5 2 25

F.7.1.1.1. Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
F.7.1.1.5. Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 0 1 0
F.7.1.2.2. Yıldız kavramını açıklar. 1 0 0 0
F.7.1.2.1. Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 0 0
F.7.1.2.4. Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
F.7.1.2.3. Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100
F.7.2.1.1. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 5 1 1 20
F.7.2.1.3. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
F.7.2.1.2. Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 0 0
F.7.2.2.1. Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 0 0
F.7.2.2.2. Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 2 1 0 50
F.7.2.3.2. Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 0 0
F.7.1.1.2. Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 0 0
F.7.2.3.3. Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF  DENEME 2 (70222)

UŞAK / UŞAK MERKEZ / Ömer Bedrettin Uşaklı Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
GÜNGÖR UÇAR 183 7D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
233,754 289,620 4 49 49 49 878

Puanı Hesaplanan: 114 114 114 1186

Katılımlar: 17 114 114 114 1186

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 5 14 0,33 2 0,41 2,27 4,85

Sosyal Bil. 10 2 8 -0,67 -7 1,02 2,19 5,00

Din K.ve A.B. 10 1 7 -1,33 -13 1,61 2,77 4,55

İngilizce 10 4 6 2,00 20 0,71 1,30 3,30

Matematik 20 10 10 6,67 33 0,93 1,96 5,60

Fen 20 5 15 0,00 0 1,33 2,30 6,17

Toplam: 90 27 60 7,00 8 5,69 12,64 29,16

Sözel (TÜR) cabcb dDBCcAdCbadbbc

Cevap Anh. A DCADDBADBCBABCDDBCDD

Sözel (SOS) bCadbadbaC

Cevap Anh. A ACDBDCADBC

Sözel (DİN) bcadccDa  

Cevap Anh. A ADCBBDDCCD

Sözel (İNG) cDAbaDdcDa

Cevap Anh. A ADACCDBADC

Sayısal (MAT) CaDACbdabacBcCbDBcBD

Cevap Anh. A CCDACDABDCBBACADBABD

Sayısal (FEN) bcbDacdcdbcdbCcDbCBc

Cevap Anh. A DBCDBABDCADBCCBDDCBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 5 14 25

Türkçe 20 5 14 25

T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 0 3 0
T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 0 2 0
T.7.3.11. Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 2 0 2 0
T.7.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
T.7.3.22. Metnin içeriğini yorumlar. 3 1 2 33
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. 3 2 1 67
T.7.3.20. Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
T.7.3.36. Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
T.7.3.37. Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0

Sözel (SOS) 10 2 8 20

Sosyal Bil. 10 2 8 20

SB.7.2.1. Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 5 1 4 20
SB.7.2.2. Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 1 2 33
SB.7.1.3. Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0
SB.7.1.1. İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 1 7 10

Din K.ve A.B. 10 1 7 10

DİN.7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 0 3 0
DİN.7.1.1. Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0
DİN.7.1.5. Allah’ın adil, merhametli affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
DİN.7.1.3. Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
DİN.7.1.4. Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
DİN.7.1.6. Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 0 0
DİN.7.1.7. Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 0 0

Sözel (İNG) 10 4 6 40

İngilizce 10 4 6 40

İNG.7.1.1.Describing characters / people (Making simple inquiries) 3 2 1 67
İNG.7.2.1.Talking about routines and daily activities 3 0 3 0
İNG.7.2.2.Describing what people do regularly (Giving explanations and reasons) 1 1 0 100
İNG.7.3.1.Talking about past events 
(Making simple inquiries) 2 0 2 0
İNG.7.3.2.Telling the time, days and dates 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 10 10 50

Matematik 20 10 10 50

M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
M.7.1.1.4. Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 5 2 3 40
M.7.1.1.5. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 1 3 25
M.7.1.2.1. Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 1 1 50
M.7.1.2.4. Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 3 0 100
M.7.1.2.2. Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
M.7.1.2.3. Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 3 2 1 67

Sayısal (FEN) 20 5 15 25

Fen 20 5 15 25

F.7.1.1.1. Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
F.7.1.1.5. Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 0 2 0
F.7.1.2.2. Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
F.7.1.2.1. Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
F.7.1.2.4. Evren kavramını açıklar. 1 0 1 0
F.7.1.2.3. Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 1 0
F.7.2.1.1. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 5 1 4 20
F.7.2.1.3. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
F.7.2.1.2. Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
F.7.2.2.1. Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
F.7.2.2.2. Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 2 1 1 50
F.7.2.3.2. Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
F.7.1.1.2. Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
F.7.2.3.3. Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF  DENEME 2 (70222)

UŞAK / UŞAK MERKEZ / Ömer Bedrettin Uşaklı Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
HALİL UMAN 125 7D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
228,411 289,620 5 54 54 54 923

Puanı Hesaplanan: 114 114 114 1186

Katılımlar: 17 114 114 114 1186

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 6 12 2,00 10 0,41 2,27 4,85

Sosyal Bil. 10 2 8 -0,67 -7 1,02 2,19 5,00

Din K.ve A.B. 10 2 7 -0,33 -3 1,61 2,77 4,55

İngilizce 10 3 7 0,67 7 0,71 1,30 3,30

Matematik 20 8 11 4,33 22 0,93 1,96 5,60

Fen 20 5 15 0,00 0 1,33 2,30 6,17

Toplam: 90 26 60 6,00 7 5,69 12,64 29,16

Sözel (TÜR) abA DBcccacAadbaa DD

Cevap Anh. A DCADDBADBCBABCDDBCDD

Sözel (SOS) cdDabacbcC

Cevap Anh. A ACDBDCADBC

Sözel (DİN) AbdddcaCd 

Cevap Anh. A ADCBBDDCCD

Sözel (İNG) dadCdaBbaC

Cevap Anh. A ADACCDBADC

Sayısal (MAT) bCacCbbcaCd ACAbdAdD

Cevap Anh. A CCDACDABDCBBACADBABD

Sayısal (FEN) aaCDcbBaddaaaCBbadab

Cevap Anh. A DBCDBABDCADBCCBDDCBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 6 12 30

Türkçe 20 6 12 30

T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 2 1 50
T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 1 0 50
T.7.3.11. Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 2 0 2 0
T.7.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
T.7.3.22. Metnin içeriğini yorumlar. 3 1 2 33
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. 3 0 3 0
T.7.3.20. Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
T.7.3.36. Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
T.7.3.37. Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (SOS) 10 2 8 20

Sosyal Bil. 10 2 8 20

SB.7.2.1. Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 5 1 4 20
SB.7.2.2. Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 1 2 33
SB.7.1.3. Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0
SB.7.1.1. İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 2 7 20

Din K.ve A.B. 10 2 7 20

DİN.7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 1 2 33
DİN.7.1.1. Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0
DİN.7.1.5. Allah’ın adil, merhametli affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 2 0 2 0
DİN.7.1.3. Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
DİN.7.1.4. Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
DİN.7.1.6. Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
DİN.7.1.7. Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 0 0

Sözel (İNG) 10 3 7 30

İngilizce 10 3 7 30

İNG.7.1.1.Describing characters / people (Making simple inquiries) 3 0 3 0
İNG.7.2.1.Talking about routines and daily activities 3 2 1 67
İNG.7.2.2.Describing what people do regularly (Giving explanations and reasons) 1 0 1 0
İNG.7.3.1.Talking about past events 
(Making simple inquiries) 2 1 1 50
İNG.7.3.2.Telling the time, days and dates 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 8 11 40

Matematik 20 8 11 40

M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
M.7.1.1.4. Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 5 1 4 20
M.7.1.1.5. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 1 3 25
M.7.1.2.1. Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 2 0 100
M.7.1.2.4. Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 1 1 33
M.7.1.2.2. Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
M.7.1.2.3. Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 3 1 2 33

Sayısal (FEN) 20 5 15 25

Fen 20 5 15 25

F.7.1.1.1. Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
F.7.1.1.5. Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 1 1 50
F.7.1.2.2. Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
F.7.1.2.1. Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
F.7.1.2.4. Evren kavramını açıklar. 1 0 1 0
F.7.1.2.3. Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100
F.7.2.1.1. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 5 0 5 0
F.7.2.1.3. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
F.7.2.1.2. Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
F.7.2.2.1. Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
F.7.2.2.2. Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 2 1 1 50
F.7.2.3.2. Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
F.7.1.1.2. Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
F.7.2.3.3. Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF  DENEME 2 (70222)

UŞAK / UŞAK MERKEZ / Ömer Bedrettin Uşaklı Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
HANİYE AMİNİ 130000 7D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
197,367 289,620 12 88 88 88 1112

Puanı Hesaplanan: 114 114 114 1186

Katılımlar: 17 114 114 114 1186

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 3 9 0,00 0 0,41 2,27 4,85

Sosyal Bil. 10 1 7 -1,33 -13 1,02 2,19 5,00

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 1,61 2,77 4,55

İngilizce 10 1 9 -2,00 -20 0,71 1,30 3,30

Matematik 20 4 14 -0,67 -3 0,93 1,96 5,60

Fen 20 5 11 1,33 7 1,33 2,30 6,17

Toplam: 90 17 57 -2,00 -2 5,69 12,64 29,16

Sözel (TÜR) ccdcDabc b   AaB    

Cevap Anh. B DDCDDBCDCADDBABBADBC

Sözel (SOS) A cd babcd

Cevap Anh. B ADACBCDCDB

Sözel (DİN) abcDcbAbCd

Cevap Anh. B CDBDDCADCB

Sözel (İNG) dcbabcdCba

Cevap Anh. B BADCADACCD

Sayısal (MAT) dAcB d CbabcccbabCdb

Cevap Anh. B CADBABACCDABBDABDCCD

Sayısal (FEN) dCBadDcba  DcbabcD  

Cevap Anh. B CCBCBDBADBDDBDBCADCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 3 9 15

Türkçe 20 3 9 15

T.7.3.37. Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
T.7.3.22. Metnin içeriğini yorumlar. 3 0 2 0
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. 3 0 3 0
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
T.7.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 1 1 25
T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 0 0 0
T.7.3.20. Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 0 0
T.7.3.36. Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
T.7.3.11. Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 2 0 0 0

Sözel (SOS) 10 1 7 10

Sosyal Bil. 10 1 7 10

SB.7.1.3. Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
SB.7.2.2. Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 0 2 0
SB.7.2.1. Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 5 0 5 0
SB.7.1.1. İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 0 0

Sözel (DİN) 10 3 7 30

Din K.ve A.B. 10 3 7 30

DİN.7.1.6. Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
DİN.7.1.7. Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
DİN.7.1.5. Allah’ın adil, merhametli affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 2 0 2 0
DİN.7.1.3. Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
DİN.7.1.4. Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
DİN.7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 2 1 67
DİN.7.1.1. Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 1 9 10

İngilizce 10 1 9 10

İNG.7.2.1.Talking about routines and daily activities 3 1 2 33
İNG.7.3.1.Talking about past events 
(Making simple inquiries) 2 0 2 0
İNG.7.3.2.Telling the time, days and dates 1 0 1 0
İNG.7.1.1.Describing characters / people (Making simple inquiries) 3 0 3 0
İNG.7.2.2.Describing what people do regularly (Giving explanations and reasons) 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 4 14 20

Matematik 20 4 14 20

M.7.1.2.1. Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 1 1 50
M.7.1.2.2. Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
M.7.1.2.3. Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 3 0 2 0
M.7.1.2.4. Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 1 2 33
M.7.1.1.5. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 0 3 0
M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
M.7.1.1.4. Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 5 0 5 0

Sayısal (FEN) 20 5 11 25

Fen 20 5 11 25

F.7.2.1.1. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 5 2 3 40
F.7.2.2.2. Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 2 1 1 50
F.7.2.3.2. Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
F.7.2.3.3. Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
F.7.1.2.1. Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
F.7.1.2.4. Evren kavramını açıklar. 1 0 1 0
F.7.1.1.1. Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
F.7.1.1.5. Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 0 0 0
F.7.1.1.2. Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 0 0
F.7.1.2.3. Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 1 0
F.7.2.2.1. Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
F.7.2.1.3. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
F.7.2.1.2. Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
F.7.1.2.2. Yıldız kavramını açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF  DENEME 2 (70222)

UŞAK / UŞAK MERKEZ / Ömer Bedrettin Uşaklı Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET ALİ KARAZEYBE 35 7D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
180,105 289,620 14 105 105 105 1165

Puanı Hesaplanan: 114 114 114 1186

Katılımlar: 17 114 114 114 1186

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 3 12 -1,00 -5 0,41 2,27 4,85

Sosyal Bil. 10 2 8 -0,67 -7 1,02 2,19 5,00

Din K.ve A.B. 10 1 8 -1,67 -17 1,61 2,77 4,55

İngilizce 10 2 7 -0,33 -3 0,71 1,30 3,30

Matematik 20 4 16 -1,33 -7 0,93 1,96 5,60

Fen 20 4 16 -1,33 -7 1,33 2,30 6,17

Toplam: 90 16 67 -6,33 -7 5,69 12,64 29,16

Sözel (TÜR) adAbca DB cd bca d b

Cevap Anh. A DCADDBADBCBABCDDBCDD

Sözel (SOS) cbbacbAcBb

Cevap Anh. A ACDBDCADBC

Sözel (DİN)  bCccbabda

Cevap Anh. A ADCBBDDCCD

Sözel (İNG) baACdbabc 

Cevap Anh. A ADACCDBADC

Sayısal (MAT) bdacabcdbadBcdAcBdBc

Cevap Anh. A CCDACDABDCBBACADBABD

Sayısal (FEN) bBbccAdcdcbadbacDbaD

Cevap Anh. A DBCDBABDCADBCCBDDCBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 3 12 15

Türkçe 20 3 12 15

T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 1 3 25
T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 0 2 0
T.7.3.11. Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 2 0 0 0
T.7.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
T.7.3.22. Metnin içeriğini yorumlar. 3 1 2 33
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. 3 0 1 0
T.7.3.20. Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
T.7.3.36. Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
T.7.3.37. Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 0 0

Sözel (SOS) 10 2 8 20

Sosyal Bil. 10 2 8 20

SB.7.2.1. Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 5 0 5 0
SB.7.2.2. Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 0 3 0
SB.7.1.3. Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
SB.7.1.1. İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 1 8 10

Din K.ve A.B. 10 1 8 10

DİN.7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 1 1 33
DİN.7.1.1. Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0
DİN.7.1.5. Allah’ın adil, merhametli affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 2 0 2 0
DİN.7.1.3. Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
DİN.7.1.4. Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
DİN.7.1.6. Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
DİN.7.1.7. Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 2 7 20

İngilizce 10 2 7 20

İNG.7.1.1.Describing characters / people (Making simple inquiries) 3 1 2 33
İNG.7.2.1.Talking about routines and daily activities 3 1 2 33
İNG.7.2.2.Describing what people do regularly (Giving explanations and reasons) 1 0 1 0
İNG.7.3.1.Talking about past events 
(Making simple inquiries) 2 0 1 0
İNG.7.3.2.Telling the time, days and dates 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 4 16 20

Matematik 20 4 16 20

M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
M.7.1.1.4. Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 5 0 5 0
M.7.1.1.5. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 0 4 0
M.7.1.2.1. Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 0 2 0
M.7.1.2.4. Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 2 1 67
M.7.1.2.2. Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
M.7.1.2.3. Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 3 1 2 33

Sayısal (FEN) 20 4 16 20

Fen 20 4 16 20

F.7.1.1.1. Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
F.7.1.1.5. Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 1 1 50
F.7.1.2.2. Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
F.7.1.2.1. Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
F.7.1.2.4. Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
F.7.1.2.3. Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 1 0
F.7.2.1.1. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 5 2 3 40
F.7.2.1.3. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
F.7.2.1.2. Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
F.7.2.2.1. Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
F.7.2.2.2. Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 2 0 2 0
F.7.2.3.2. Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
F.7.1.1.2. Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
F.7.2.3.3. Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF  DENEME 2 (70222)

UŞAK / UŞAK MERKEZ / Ömer Bedrettin Uşaklı Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET EMİN DEMİR 283 7D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
173,746 289,620 15 109 109 109 1176

Puanı Hesaplanan: 114 114 114 1186

Katılımlar: 17 114 114 114 1186

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 3 17 -2,67 -13 0,41 2,27 4,85

Sosyal Bil. 10 1 9 -2,00 -20 1,02 2,19 5,00

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 1,61 2,77 4,55

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 0,71 1,30 3,30

Matematik 20 3 17 -2,67 -13 0,93 1,96 5,60

Fen 20 4 15 -1,00 -5 1,33 2,30 6,17

Toplam: 90 18 71 -5,67 -6 5,69 12,64 29,16

Sözel (TÜR) DbdacBcaBdcdabbcdbac

Cevap Anh. A DCADDBADBCBABCDDBCDD

Sözel (SOS) bdaacbdacC

Cevap Anh. A ACDBDCADBC

Sözel (DİN) AcdaBDcCCa

Cevap Anh. A ADCBBDDCCD

Sözel (İNG) cabCaDdbca

Cevap Anh. A ADACCDBADC

Sayısal (MAT) CabddDcabCadcdbacbaa

Cevap Anh. A CCDACDABDCBBACADBABD

Sayısal (FEN) baC adBcdcbaaCdabbcD

Cevap Anh. A DBCDBABDCADBCCBDDCBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 3 17 15

Türkçe 20 3 17 15

T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 1 3 25
T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 0 2 0
T.7.3.11. Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 2 0 2 0
T.7.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
T.7.3.22. Metnin içeriğini yorumlar. 3 1 2 33
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. 3 0 3 0
T.7.3.20. Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
T.7.3.36. Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
T.7.3.37. Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0

Sözel (SOS) 10 1 9 10

Sosyal Bil. 10 1 9 10

SB.7.2.1. Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 5 0 5 0
SB.7.2.2. Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 1 2 33
SB.7.1.3. Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0
SB.7.1.1. İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 5 5 50

Din K.ve A.B. 10 5 5 50

DİN.7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 1 2 33
DİN.7.1.1. Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0
DİN.7.1.5. Allah’ın adil, merhametli affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
DİN.7.1.3. Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
DİN.7.1.4. Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
DİN.7.1.6. Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
DİN.7.1.7. Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 2 8 20

İngilizce 10 2 8 20

İNG.7.1.1.Describing characters / people (Making simple inquiries) 3 0 3 0
İNG.7.2.1.Talking about routines and daily activities 3 1 2 33
İNG.7.2.2.Describing what people do regularly (Giving explanations and reasons) 1 1 0 100
İNG.7.3.1.Talking about past events 
(Making simple inquiries) 2 0 2 0
İNG.7.3.2.Telling the time, days and dates 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 3 17 15

Matematik 20 3 17 15

M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
M.7.1.1.4. Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 5 1 4 20
M.7.1.1.5. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 0 4 0
M.7.1.2.1. Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 1 1 50
M.7.1.2.4. Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 0 3 0
M.7.1.2.2. Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
M.7.1.2.3. Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 3 0 3 0

Sayısal (FEN) 20 4 15 20

Fen 20 4 15 20

F.7.1.1.1. Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
F.7.1.1.5. Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 1 1 50
F.7.1.2.2. Yıldız kavramını açıklar. 1 0 0 0
F.7.1.2.1. Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
F.7.1.2.4. Evren kavramını açıklar. 1 0 1 0
F.7.1.2.3. Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100
F.7.2.1.1. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 5 1 4 20
F.7.2.1.3. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
F.7.2.1.2. Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
F.7.2.2.1. Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
F.7.2.2.2. Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 2 1 1 50
F.7.2.3.2. Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
F.7.1.1.2. Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
F.7.2.3.3. Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF  DENEME 2 (70222)

UŞAK / UŞAK MERKEZ / Ömer Bedrettin Uşaklı Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET ÖZER 42 7D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
171,410 289,620 16 110 110 110 1178

Puanı Hesaplanan: 114 114 114 1186

Katılımlar: 17 114 114 114 1186

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 3 17 -2,67 -13 0,41 2,27 4,85

Sosyal Bil. 10 2 7 -0,33 -3 1,02 2,19 5,00

Din K.ve A.B. 10 2 7 -0,33 -3 1,61 2,77 4,55

İngilizce 10 5 4 3,67 37 0,71 1,30 3,30

Matematik 20 1 16 -4,33 -22 0,93 1,96 5,60

Fen 20 4 13 -0,33 -2 1,33 2,30 6,17

Toplam: 90 17 64 -4,33 -5 5,69 12,64 29,16

Sözel (TÜR) DbCccabaadccabddccaC

Cevap Anh. B DDCDDBCDCADDBABBADBC

Sözel (SOS) dacCBdada 

Cevap Anh. B ADACBCDCDB

Sözel (DİN) CaccaCb ac

Cevap Anh. B CDBDDCADCB

Sözel (İNG) BAcC DcaCa

Cevap Anh. B BADCADACCD

Sayısal (MAT) abaBdd bacd  abacda*

Cevap Anh. B CADBABACCDABBDABDCCD

Sayısal (FEN)  adaBDcAbaaca aCcbb 

Cevap Anh. B CCBCBDBADBDDBDBCADCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 3 17 15

Türkçe 20 3 17 15

T.7.3.37. Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
T.7.3.22. Metnin içeriğini yorumlar. 3 0 3 0
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. 3 1 2 33
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
T.7.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 0 4 0
T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 1 1 50
T.7.3.20. Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
T.7.3.36. Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
T.7.3.11. Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 2 0 2 0

Sözel (SOS) 10 2 7 20

Sosyal Bil. 10 2 7 20

SB.7.1.3. Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0
SB.7.2.2. Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 0 2 0
SB.7.2.1. Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 5 1 4 20
SB.7.1.1. İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 2 7 20

Din K.ve A.B. 10 2 7 20

DİN.7.1.6. Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
DİN.7.1.7. Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
DİN.7.1.5. Allah’ın adil, merhametli affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 2 0 2 0
DİN.7.1.3. Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
DİN.7.1.4. Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
DİN.7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 0 3 0
DİN.7.1.1. Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 0 0

Sözel (İNG) 10 5 4 50

İngilizce 10 5 4 50

İNG.7.2.1.Talking about routines and daily activities 3 2 1 67
İNG.7.3.1.Talking about past events 
(Making simple inquiries) 2 2 0 100
İNG.7.3.2.Telling the time, days and dates 1 0 1 0
İNG.7.1.1.Describing characters / people (Making simple inquiries) 3 1 1 33
İNG.7.2.2.Describing what people do regularly (Giving explanations and reasons) 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 1 16 5

Matematik 20 1 16 5

M.7.1.2.1. Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 0 2 0
M.7.1.2.2. Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
M.7.1.2.3. Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 3 0 2 0
M.7.1.2.4. Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 1 2 33
M.7.1.1.5. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 0 2 0
M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
M.7.1.1.4. Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 5 0 5 0

Sayısal (FEN) 20 4 13 20

Fen 20 4 13 20

F.7.2.1.1. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 5 1 2 20
F.7.2.2.2. Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 2 1 1 50
F.7.2.3.2. Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
F.7.2.3.3. Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
F.7.1.2.1. Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
F.7.1.2.4. Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
F.7.1.1.1. Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
F.7.1.1.5. Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 0 2 0
F.7.1.1.2. Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
F.7.1.2.3. Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 1 0
F.7.2.2.1. Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
F.7.2.1.3. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
F.7.2.1.2. Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
F.7.1.2.2. Yıldız kavramını açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF  DENEME 2 (70222)

UŞAK / UŞAK MERKEZ / Ömer Bedrettin Uşaklı Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
MURATYİĞİTKOCABAŞ 219 7D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
253,080 289,620 3 31 31 31 745

Puanı Hesaplanan: 114 114 114 1186

Katılımlar: 17 114 114 114 1186

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 5 13 0,67 3 0,41 2,27 4,85

Sosyal Bil. 10 4 6 2,00 20 1,02 2,19 5,00

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 1,61 2,77 4,55

İngilizce 10 5 4 3,67 37 0,71 1,30 3,30

Matematik 20 6 5 4,33 22 0,93 1,96 5,60

Fen 20 5 5 3,33 17 1,33 2,30 6,17

Toplam: 90 31 37 18,67 21 5,69 12,64 29,16

Sözel (TÜR) abd bBbbbAcb daBcDBd

Cevap Anh. B DDCDDBCDCADDBABBADBC

Sözel (SOS) cbAaBCcCac

Cevap Anh. B ADACBCDCDB

Sözel (DİN) aDBDDaAbCa

Cevap Anh. B CDBDDCADCB

Sözel (İNG) cADaAc CCc

Cevap Anh. B BADCADACCD

Sayısal (MAT) bbcBb AaCDA B       

Cevap Anh. B CADBABACCDABBDABDCCD

Sayısal (FEN) CbBaabBADc          

Cevap Anh. B CCBCBDBADBDDBDBCADCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 5 13 25

Türkçe 20 5 13 25

T.7.3.37. Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
T.7.3.22. Metnin içeriğini yorumlar. 3 2 1 67
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. 3 0 3 0
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
T.7.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 2 2 50
T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 0 2 0
T.7.3.20. Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 0 0
T.7.3.36. Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
T.7.3.11. Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 2 1 1 50

Sözel (SOS) 10 4 6 40

Sosyal Bil. 10 4 6 40

SB.7.1.3. Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0
SB.7.2.2. Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 1 2 33
SB.7.2.1. Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 5 2 3 40
SB.7.1.1. İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 6 4 60

Din K.ve A.B. 10 6 4 60

DİN.7.1.6. Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
DİN.7.1.7. Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
DİN.7.1.5. Allah’ın adil, merhametli affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
DİN.7.1.3. Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
DİN.7.1.4. Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
DİN.7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 2 1 67
DİN.7.1.1. Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 5 4 50

İngilizce 10 5 4 50

İNG.7.2.1.Talking about routines and daily activities 3 2 1 67
İNG.7.3.1.Talking about past events 
(Making simple inquiries) 2 1 1 50
İNG.7.3.2.Telling the time, days and dates 1 1 0 100
İNG.7.1.1.Describing characters / people (Making simple inquiries) 3 1 1 33
İNG.7.2.2.Describing what people do regularly (Giving explanations and reasons) 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 6 5 30

Matematik 20 6 5 30

M.7.1.2.1. Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 0 1 0
M.7.1.2.2. Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
M.7.1.2.3. Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 3 1 2 33
M.7.1.2.4. Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 1 0 33
M.7.1.1.5. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 2 0 50
M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
M.7.1.1.4. Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 5 1 0 20

Sayısal (FEN) 20 5 5 25

Fen 20 5 5 25

F.7.2.1.1. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 5 1 2 20
F.7.2.2.2. Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 2 0 1 0
F.7.2.3.2. Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
F.7.2.3.3. Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
F.7.1.2.1. Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
F.7.1.2.4. Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
F.7.1.1.1. Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
F.7.1.1.5. Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 0 1 0
F.7.1.1.2. Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 0 0
F.7.1.2.3. Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 0 0
F.7.2.2.1. Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 0 0
F.7.2.1.3. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
F.7.2.1.2. Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 0 0
F.7.1.2.2. Yıldız kavramını açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF  DENEME 2 (70222)

UŞAK / UŞAK MERKEZ / Ömer Bedrettin Uşaklı Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR BÖLME 270 7D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
226,887 289,620 8 59 59 59 941

Puanı Hesaplanan: 114 114 114 1186

Katılımlar: 17 114 114 114 1186

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 4 11 0,33 2 0,41 2,27 4,85

Sosyal Bil. 10 5 3 4,00 40 1,02 2,19 5,00

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 1,61 2,77 4,55

İngilizce 10 1 1 0,67 7 0,71 1,30 3,30

Fen 20 4 4 2,67 13 1,33 2,30 6,17

Toplam: 90 20 23 12,33 14 5,69 12,64 29,16

Sözel (TÜR) aDCbcaaDadbD   cd c 

Cevap Anh. B DDCDDBCDCADDBABBADBC

Sözel (SOS) AD aBbDCa 

Cevap Anh. B ADACBCDCDB

Sözel (DİN) aDdbDCAbCB

Cevap Anh. B CDBDDCADCB

Sözel (İNG)        Cd 

Cevap Anh. B BADCADACCD

Sayısal (FEN)  C aa d   a B  C D  

Cevap Anh. B CCBCBDBADBDDBDBCADCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 4 11 20

Türkçe 20 4 11 20

T.7.3.37. Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
T.7.3.22. Metnin içeriğini yorumlar. 3 1 1 33
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. 3 1 1 33
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
T.7.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 0 4 0
T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 1 0 50
T.7.3.20. Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 0 0
T.7.3.36. Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 0 0
T.7.3.11. Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 2 0 2 0

Sözel (SOS) 10 5 3 50

Sosyal Bil. 10 5 3 50

SB.7.1.3. Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
SB.7.2.2. Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 1 1 33
SB.7.2.1. Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 5 2 2 40
SB.7.1.1. İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 6 4 60

Din K.ve A.B. 10 6 4 60

DİN.7.1.6. Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
DİN.7.1.7. Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
DİN.7.1.5. Allah’ın adil, merhametli affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
DİN.7.1.3. Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
DİN.7.1.4. Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
DİN.7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 3 0 100
DİN.7.1.1. Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 1 1 10

İngilizce 10 1 1 10

İNG.7.2.1.Talking about routines and daily activities 3 1 1 33
İNG.7.3.1.Talking about past events 
(Making simple inquiries) 2 0 0 0
İNG.7.3.2.Telling the time, days and dates 1 0 0 0
İNG.7.1.1.Describing characters / people (Making simple inquiries) 3 0 0 0
İNG.7.2.2.Describing what people do regularly (Giving explanations and reasons) 1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 4 4 20

Fen 20 4 4 20

F.7.2.1.1. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 5 0 1 0
F.7.2.2.2. Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 2 2 0 100
F.7.2.3.2. Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 0 0
F.7.2.3.3. Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
F.7.1.2.1. Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
F.7.1.2.4. Evren kavramını açıklar. 1 0 0 0
F.7.1.1.1. Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 0 0
F.7.1.1.5. Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 0 0 0
F.7.1.1.2. Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
F.7.1.2.3. Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100
F.7.2.2.1. Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 0 0
F.7.2.1.3. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
F.7.2.1.2. Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
F.7.1.2.2. Yıldız kavramını açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF  DENEME 2 (70222)

UŞAK / UŞAK MERKEZ / Ömer Bedrettin Uşaklı Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
RIDVAN SOLM Z 140 7D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
223,012 289,620 9 62 62 62 972

Puanı Hesaplanan: 114 114 114 1186

Katılımlar: 17 114 114 114 1186

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 11 4,33 22 0,41 2,27 4,85

Sosyal Bil. 10 1 7 -1,33 -13 1,02 2,19 5,00

Din K.ve A.B. 10 2 7 -0,33 -3 1,61 2,77 4,55

İngilizce 10 1 8 -1,67 -17 0,71 1,30 3,30

Matematik 20 5 14 0,33 2 0,93 1,96 5,60

Fen 20 7 13 2,67 13 1,33 2,30 6,17

Toplam: 90 24 60 4,00 4 5,69 12,64 29,16

Sözel (TÜR) a AbDBccBadAcdaDBCba

Cevap Anh. A DCADDBADBCBABCDDBCDD

Sözel (SOS) Abb cd bdd

Cevap Anh. A ACDBDCADBC

Sözel (DİN) bcdaB badD

Cevap Anh. A ADCBBDDCCD

Sözel (İNG)  acadcdbDb

Cevap Anh. A ADACCDBADC

Sayısal (MAT) aCabdcdBaCdBA dbacdb

Cevap Anh. A CCDACDABDCBBACADBABD

Sayısal (FEN) DBaacdBaCdbaCdBacdBa

Cevap Anh. A DBCDBABDCADBCCBDDCBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 8 11 40

Türkçe 20 8 11 40

T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 2 1 50
T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 2 0 100
T.7.3.11. Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 2 1 1 50
T.7.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
T.7.3.22. Metnin içeriğini yorumlar. 3 2 1 67
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. 3 0 3 0
T.7.3.20. Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
T.7.3.36. Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
T.7.3.37. Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0

Sözel (SOS) 10 1 7 10

Sosyal Bil. 10 1 7 10

SB.7.2.1. Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 5 1 4 20
SB.7.2.2. Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 0 2 0
SB.7.1.3. Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 0 0
SB.7.1.1. İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 2 7 20

Din K.ve A.B. 10 2 7 20

DİN.7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 0 3 0
DİN.7.1.1. Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0
DİN.7.1.5. Allah’ın adil, merhametli affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
DİN.7.1.3. Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 0 0
DİN.7.1.4. Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
DİN.7.1.6. Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
DİN.7.1.7. Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 1 8 10

İngilizce 10 1 8 10

İNG.7.1.1.Describing characters / people (Making simple inquiries) 3 0 2 0
İNG.7.2.1.Talking about routines and daily activities 3 0 3 0
İNG.7.2.2.Describing what people do regularly (Giving explanations and reasons) 1 0 1 0
İNG.7.3.1.Talking about past events 
(Making simple inquiries) 2 0 2 0
İNG.7.3.2.Telling the time, days and dates 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 5 14 25

Matematik 20 5 14 25

M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
M.7.1.1.4. Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 5 0 5 0
M.7.1.1.5. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 2 2 50
M.7.1.2.1. Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 1 0 50
M.7.1.2.4. Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 1 2 33
M.7.1.2.2. Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
M.7.1.2.3. Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 3 0 3 0

Sayısal (FEN) 20 7 13 35

Fen 20 7 13 35

F.7.1.1.1. Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
F.7.1.1.5. Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 1 1 50
F.7.1.2.2. Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
F.7.1.2.1. Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
F.7.1.2.4. Evren kavramını açıklar. 1 0 1 0
F.7.1.2.3. Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100
F.7.2.1.1. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 5 1 4 20
F.7.2.1.3. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
F.7.2.1.2. Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
F.7.2.2.1. Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
F.7.2.2.2. Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 2 1 1 50
F.7.2.3.2. Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
F.7.1.1.2. Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
F.7.2.3.3. Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF  DENEME 2 (70222)

UŞAK / UŞAK MERKEZ / Ömer Bedrettin Uşaklı Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
YİĞİT UYGUN 407 7D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
228,186 289,620 6 55 55 55 925

Puanı Hesaplanan: 114 114 114 1186

Katılımlar: 17 114 114 114 1186

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 3 8 0,33 2 0,41 2,27 4,85

Sosyal Bil. 10 4 5 2,33 23 1,02 2,19 5,00

Din K.ve A.B. 10 4 3 3,00 30 1,61 2,77 4,55

İngilizce 10 2 4 0,67 7 0,71 1,30 3,30

Matematik 20 4 7 1,67 8 0,93 1,96 5,60

Fen 20 6 11 2,33 12 1,33 2,30 6,17

Toplam: 90 23 38 10,33 11 5,69 12,64 29,16

Sözel (TÜR)     cadcb  D bc A Bd

Cevap Anh. B DDCDDBCDCADDBABBADBC

Sözel (SOS) ADcCBbadc 

Cevap Anh. B ADACBCDCDB

Sözel (DİN) dDdc CAD  

Cevap Anh. B CDBDDCADCB

Sözel (İNG) c  aA bCa 

Cevap Anh. B BADCADACCD

Sayısal (MAT) CbadcBAdCcc         

Cevap Anh. B CADBABACCDABBDABDCCD

Sayısal (FEN) adaCaDacDdaDBccbA   

Cevap Anh. B CCBCBDBADBDDBDBCADCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 3 8 15

Türkçe 20 3 8 15

T.7.3.37. Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 0 0
T.7.3.22. Metnin içeriğini yorumlar. 3 0 1 0
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. 3 0 2 0
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
T.7.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 0 1 0
T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 1 1 50
T.7.3.20. Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 0 0
T.7.3.36. Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
T.7.3.11. Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 2 2 0 100

Sözel (SOS) 10 4 5 40

Sosyal Bil. 10 4 5 40

SB.7.1.3. Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
SB.7.2.2. Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 1 1 33
SB.7.2.1. Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 5 1 4 20
SB.7.1.1. İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 4 3 40

Din K.ve A.B. 10 4 3 40

DİN.7.1.6. Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
DİN.7.1.7. Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
DİN.7.1.5. Allah’ın adil, merhametli affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 2 0 1 0
DİN.7.1.3. Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
DİN.7.1.4. Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
DİN.7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 1 0 33
DİN.7.1.1. Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 2 4 20

İngilizce 10 2 4 20

İNG.7.2.1.Talking about routines and daily activities 3 1 2 33
İNG.7.3.1.Talking about past events 
(Making simple inquiries) 2 0 1 0
İNG.7.3.2.Telling the time, days and dates 1 0 0 0
İNG.7.1.1.Describing characters / people (Making simple inquiries) 3 1 1 33
İNG.7.2.2.Describing what people do regularly (Giving explanations and reasons) 1 0 0 0

Sayısal (MAT) 20 4 7 20

Matematik 20 4 7 20

M.7.1.2.1. Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 1 0 50
M.7.1.2.2. Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
M.7.1.2.3. Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 3 0 2 0
M.7.1.2.4. Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 1 1 33
M.7.1.1.5. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 1 1 25
M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
M.7.1.1.4. Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 5 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 6 11 30

Fen 20 6 11 30

F.7.2.1.1. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 5 3 2 60
F.7.2.2.2. Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 2 0 2 0
F.7.2.3.2. Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
F.7.2.3.3. Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
F.7.1.2.1. Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
F.7.1.2.4. Evren kavramını açıklar. 1 0 1 0
F.7.1.1.1. Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
F.7.1.1.5. Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 0 1 0
F.7.1.1.2. Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
F.7.1.2.3. Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100
F.7.2.2.1. Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
F.7.2.1.3. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
F.7.2.1.2. Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 0 0
F.7.1.2.2. Yıldız kavramını açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF  DENEME 2 (70222)

UŞAK / UŞAK MERKEZ / Ömer Bedrettin Uşaklı Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
BEKİRHAN ÇAKIN 85 7E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
212,515 289,620 16 75 75 75 1039

Puanı Hesaplanan: 114 114 114 1186

Katılımlar: 21 114 114 114 1186

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 5 15 0,00 0 3,94 2,27 4,85

Sosyal Bil. 10 3 7 0,67 7 2,13 2,19 5,00

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 4,68 2,77 4,55

İngilizce 10 4 6 2,00 20 2,00 1,30 3,30

Matematik 20 4 16 -1,33 -7 5,17 1,96 5,60

Fen 20 6 14 1,33 7 4,32 2,30 6,17

Toplam: 90 29 61 8,67 10 22,24 12,64 29,16

Sözel (TÜR) ccbcccacCAcbdbadADdC

Cevap Anh. B DDCDDBCDCADDBABBADBC

Sözel (SOS) cacCBdcbDc

Cevap Anh. B ADACBCDCDB

Sözel (DİN) CDBDcCbaCB

Cevap Anh. B CDBDDCADCB

Sözel (İNG) abDCcabdCD

Cevap Anh. B BADCADACCD

Sayısal (MAT) acDccacbdcbcBDbccadD

Cevap Anh. B CADBABACCDABBDABDCCD

Sayısal (FEN) dbdaabBbDBcaBbcdbDCb

Cevap Anh. B CCBCBDBADBDDBDBCADCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 5 15 25

Türkçe 20 5 15 25

T.7.3.37. Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
T.7.3.22. Metnin içeriğini yorumlar. 3 1 2 33
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. 3 0 3 0
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
T.7.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 2 2 50
T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 1 1 50
T.7.3.20. Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
T.7.3.36. Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
T.7.3.11. Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 2 1 1 50

Sözel (SOS) 10 3 7 30

Sosyal Bil. 10 3 7 30

SB.7.1.3. Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0
SB.7.2.2. Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 0 3 0
SB.7.2.1. Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 5 2 3 40
SB.7.1.1. İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 7 3 70

Din K.ve A.B. 10 7 3 70

DİN.7.1.6. Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
DİN.7.1.7. Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
DİN.7.1.5. Allah’ın adil, merhametli affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
DİN.7.1.3. Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
DİN.7.1.4. Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
DİN.7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 2 1 67
DİN.7.1.1. Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 4 6 40

İngilizce 10 4 6 40

İNG.7.2.1.Talking about routines and daily activities 3 1 2 33
İNG.7.3.1.Talking about past events 
(Making simple inquiries) 2 1 1 50
İNG.7.3.2.Telling the time, days and dates 1 1 0 100
İNG.7.1.1.Describing characters / people (Making simple inquiries) 3 0 3 0
İNG.7.2.2.Describing what people do regularly (Giving explanations and reasons) 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 4 16 20

Matematik 20 4 16 20

M.7.1.2.1. Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 0 2 0
M.7.1.2.2. Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
M.7.1.2.3. Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 3 2 1 67
M.7.1.2.4. Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 1 2 33
M.7.1.1.5. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 0 4 0
M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
M.7.1.1.4. Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 5 1 4 20

Sayısal (FEN) 20 6 14 30

Fen 20 6 14 30

F.7.2.1.1. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 5 0 5 0
F.7.2.2.2. Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 2 0 2 0
F.7.2.3.2. Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
F.7.2.3.3. Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
F.7.1.2.1. Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
F.7.1.2.4. Evren kavramını açıklar. 1 0 1 0
F.7.1.1.1. Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
F.7.1.1.5. Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 2 0 100
F.7.1.1.2. Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
F.7.1.2.3. Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100
F.7.2.2.1. Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
F.7.2.1.3. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
F.7.2.1.2. Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
F.7.1.2.2. Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF  DENEME 2 (70222)

UŞAK / UŞAK MERKEZ / Ömer Bedrettin Uşaklı Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
BERİL KARAGÜR 49 7E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
279,655 289,620 10 17 17 17 583

Puanı Hesaplanan: 114 114 114 1186

Katılımlar: 21 114 114 114 1186

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 6 13 1,67 8 3,94 2,27 4,85

Sosyal Bil. 10 3 6 1,00 10 2,13 2,19 5,00

Din K.ve A.B. 10 7 2 6,33 63 4,68 2,77 4,55

İngilizce 10 2 5 0,33 3 2,00 1,30 3,30

Matematik 20 11 9 8,00 40 5,17 1,96 5,60

Fen 20 8 7 5,67 28 4,32 2,30 6,17

Toplam: 90 37 42 23,00 26 22,24 12,64 29,16

Sözel (TÜR) baCD cdDdbcDaccadDBb

Cevap Anh. B DDCDDBCDCADDBABBADBC

Sözel (SOS) dbACBbb ad

Cevap Anh. B ADACBCDCDB

Sözel (DİN) bDB DCAaCB

Cevap Anh. B CDBDDCADCB

Sözel (İNG) acDdbc C  

Cevap Anh. B BADCADACCD

Sayısal (MAT) CADdABAbCDcaBaAcDbda

Cevap Anh. B CADBABACCDABBDABDCCD

Sayısal (FEN) d cCd dADaD  DaCA Cb

Cevap Anh. B CCBCBDBADBDDBDBCADCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 6 13 30

Türkçe 20 6 13 30

T.7.3.37. Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
T.7.3.22. Metnin içeriğini yorumlar. 3 1 2 33
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. 3 1 2 33
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
T.7.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 0 0
T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 0 4 0
T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 1 1 50
T.7.3.20. Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
T.7.3.36. Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
T.7.3.11. Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 2 1 1 50

Sözel (SOS) 10 3 6 30

Sosyal Bil. 10 3 6 30

SB.7.1.3. Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0
SB.7.2.2. Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 0 3 0
SB.7.2.1. Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 5 2 2 40
SB.7.1.1. İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 7 2 70

Din K.ve A.B. 10 7 2 70

DİN.7.1.6. Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
DİN.7.1.7. Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
DİN.7.1.5. Allah’ın adil, merhametli affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
DİN.7.1.3. Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 0 0
DİN.7.1.4. Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
DİN.7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 3 0 100
DİN.7.1.1. Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 2 5 20

İngilizce 10 2 5 20

İNG.7.2.1.Talking about routines and daily activities 3 1 1 33
İNG.7.3.1.Talking about past events 
(Making simple inquiries) 2 0 2 0
İNG.7.3.2.Telling the time, days and dates 1 1 0 100
İNG.7.1.1.Describing characters / people (Making simple inquiries) 3 0 2 0
İNG.7.2.2.Describing what people do regularly (Giving explanations and reasons) 1 0 0 0

Sayısal (MAT) 20 11 9 55

Matematik 20 11 9 55

M.7.1.2.1. Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 1 1 50
M.7.1.2.2. Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
M.7.1.2.3. Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 3 3 0 100
M.7.1.2.4. Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 1 2 33
M.7.1.1.5. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 1 3 25
M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
M.7.1.1.4. Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 5 3 2 60

Sayısal (FEN) 20 8 7 40

Fen 20 8 7 40

F.7.2.1.1. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 5 2 1 40
F.7.2.2.2. Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 2 1 0 50
F.7.2.3.2. Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
F.7.2.3.3. Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
F.7.1.2.1. Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
F.7.1.2.4. Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
F.7.1.1.1. Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
F.7.1.1.5. Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 1 1 50
F.7.1.1.2. Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
F.7.1.2.3. Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 0 0
F.7.2.2.1. Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
F.7.2.1.3. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
F.7.2.1.2. Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 0 0
F.7.1.2.2. Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF  DENEME 2 (70222)

UŞAK / UŞAK MERKEZ / Ömer Bedrettin Uşaklı Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
CEREN NOHUTÇU 6 7E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
417,477 289,620 1 2 2 2 52

Puanı Hesaplanan: 114 114 114 1186

Katılımlar: 21 114 114 114 1186

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 3,94 2,27 4,85

Sosyal Bil. 10 8 2 7,33 73 2,13 2,19 5,00

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 4,68 2,77 4,55

İngilizce 10 5 5 3,33 33 2,00 1,30 3,30

Matematik 20 17 3 16,00 80 5,17 1,96 5,60

Fen 20 16 4 14,67 73 4,32 2,30 6,17

Toplam: 90 70 20 63,33 70 22,24 12,64 29,16

Sözel (TÜR) cdADDBADBaBABCaDBCaD

Cevap Anh. A DCADDBADBCBABCDDBCDD

Sözel (SOS) ACDBDdcDBC

Cevap Anh. A ACDBDCADBC

Sözel (DİN) ADCBBaDCCD

Cevap Anh. A ADCBBDDCCD

Sözel (İNG) ADcCdcabDC

Cevap Anh. A ADACCDBADC

Sayısal (MAT) bCDACDABaCBaACADBABD

Cevap Anh. A CCDACDABDCBBACADBABD

Sayısal (FEN) acCDBABcCADBCdBDDCBD

Cevap Anh. A DBCDBABDCADBCCBDDCBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 15 5 75

Türkçe 20 15 5 75

T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 3 1 75
T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 2 0 100
T.7.3.11. Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 2 2 0 100
T.7.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
T.7.3.22. Metnin içeriğini yorumlar. 3 3 0 100
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. 3 2 1 67
T.7.3.20. Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
T.7.3.36. Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
T.7.3.37. Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0

Sözel (SOS) 10 8 2 80

Sosyal Bil. 10 8 2 80

SB.7.2.1. Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 5 4 1 80
SB.7.2.2. Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 3 0 100
SB.7.1.3. Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0
SB.7.1.1. İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 9 1 90

Din K.ve A.B. 10 9 1 90

DİN.7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 3 0 100
DİN.7.1.1. Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
DİN.7.1.5. Allah’ın adil, merhametli affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
DİN.7.1.3. Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
DİN.7.1.4. Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
DİN.7.1.6. Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
DİN.7.1.7. Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 5 5 50

İngilizce 10 5 5 50

İNG.7.1.1.Describing characters / people (Making simple inquiries) 3 2 1 67
İNG.7.2.1.Talking about routines and daily activities 3 1 2 33
İNG.7.2.2.Describing what people do regularly (Giving explanations and reasons) 1 0 1 0
İNG.7.3.1.Talking about past events 
(Making simple inquiries) 2 1 1 50
İNG.7.3.2.Telling the time, days and dates 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 17 3 85

Matematik 20 17 3 85

M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
M.7.1.1.4. Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 5 4 1 80
M.7.1.1.5. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 4 0 100
M.7.1.2.1. Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 2 0 100
M.7.1.2.4. Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 2 1 67
M.7.1.2.2. Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
M.7.1.2.3. Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 3 3 0 100

Sayısal (FEN) 20 16 4 80

Fen 20 16 4 80

F.7.1.1.1. Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
F.7.1.1.5. Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 1 1 50
F.7.1.2.2. Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
F.7.1.2.1. Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
F.7.1.2.4. Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
F.7.1.2.3. Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100
F.7.2.1.1. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 5 4 1 80
F.7.2.1.3. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
F.7.2.1.2. Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
F.7.2.2.1. Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
F.7.2.2.2. Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 2 1 1 50
F.7.2.3.2. Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
F.7.1.1.2. Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
F.7.2.3.3. Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF  DENEME 2 (70222)

UŞAK / UŞAK MERKEZ / Ömer Bedrettin Uşaklı Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ECRİN CUCU 80 7E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
289,312 289,620 8 15 15 15 532

Puanı Hesaplanan: 114 114 114 1186

Katılımlar: 21 114 114 114 1186

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 13 2,67 13 3,94 2,27 4,85

Sosyal Bil. 10 4 6 2,00 20 2,13 2,19 5,00

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 4,68 2,77 4,55

İngilizce 10 5 5 3,33 33 2,00 1,30 3,30

Matematik 20 11 9 8,00 40 5,17 1,96 5,60

Fen 20 9 10 5,67 28 4,32 2,30 6,17

Toplam: 90 43 46 27,67 31 22,24 12,64 29,16

Sözel (TÜR) DdbcDadDcdaccCDDBbba

Cevap Anh. A DCADDBADBCBABCDDBCDD

Sözel (SOS) ACadbCbcBb

Cevap Anh. A ACDBDCADBC

Sözel (DİN) AaCBBbDCbD

Cevap Anh. A ADCBBDDCCD

Sözel (İNG) bcACCbdADa

Cevap Anh. A ADACCDBADC

Sayısal (MAT) CCacdaAcDbBBACADdAca

Cevap Anh. A CCDACDABDCBBACADBABD

Sayısal (FEN) DaCbdABcdAcaCacD CaD

Cevap Anh. A DBCDBABDCADBCCBDDCBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 7 13 35

Türkçe 20 7 13 35

T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 0 4 0
T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 1 1 50
T.7.3.11. Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 2 1 1 50
T.7.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
T.7.3.22. Metnin içeriğini yorumlar. 3 1 2 33
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. 3 1 2 33
T.7.3.20. Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
T.7.3.36. Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
T.7.3.37. Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0

Sözel (SOS) 10 4 6 40

Sosyal Bil. 10 4 6 40

SB.7.2.1. Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 5 3 2 60
SB.7.2.2. Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 0 3 0
SB.7.1.3. Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0
SB.7.1.1. İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 7 3 70

Din K.ve A.B. 10 7 3 70

DİN.7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 3 0 100
DİN.7.1.1. Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0
DİN.7.1.5. Allah’ın adil, merhametli affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
DİN.7.1.3. Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
DİN.7.1.4. Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
DİN.7.1.6. Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
DİN.7.1.7. Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 5 5 50

İngilizce 10 5 5 50

İNG.7.1.1.Describing characters / people (Making simple inquiries) 3 1 2 33
İNG.7.2.1.Talking about routines and daily activities 3 2 1 67
İNG.7.2.2.Describing what people do regularly (Giving explanations and reasons) 1 0 1 0
İNG.7.3.1.Talking about past events 
(Making simple inquiries) 2 1 1 50
İNG.7.3.2.Telling the time, days and dates 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 11 9 55

Matematik 20 11 9 55

M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
M.7.1.1.4. Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 5 2 3 40
M.7.1.1.5. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 2 2 50
M.7.1.2.1. Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 1 1 50
M.7.1.2.4. Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 1 2 33
M.7.1.2.2. Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
M.7.1.2.3. Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 3 2 1 67

Sayısal (FEN) 20 9 10 45

Fen 20 9 10 45

F.7.1.1.1. Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
F.7.1.1.5. Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 1 1 50
F.7.1.2.2. Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
F.7.1.2.1. Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
F.7.1.2.4. Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
F.7.1.2.3. Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100
F.7.2.1.1. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 5 2 2 40
F.7.2.1.3. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
F.7.2.1.2. Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
F.7.2.2.1. Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
F.7.2.2.2. Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 2 1 1 50
F.7.2.3.2. Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
F.7.1.1.2. Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
F.7.2.3.3. Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF  DENEME 2 (70222)

UŞAK / UŞAK MERKEZ / Ömer Bedrettin Uşaklı Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ECRİN KILIÇ 82 7E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
245,248 289,620 14 40 40 40 792

Puanı Hesaplanan: 114 114 114 1186

Katılımlar: 21 114 114 114 1186

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 9 4,00 20 3,94 2,27 4,85

Sosyal Bil. 10 6 1 5,67 57 2,13 2,19 5,00

Din K.ve A.B. 10 4 4 2,67 27 4,68 2,77 4,55

İngilizce 10 4 6 2,00 20 2,00 1,30 3,30

Matematik 20 6 12 2,00 10 5,17 1,96 5,60

Fen 20 5 13 0,67 3 4,32 2,30 6,17

Toplam: 90 32 45 17,00 19 22,24 12,64 29,16

Sözel (TÜR) cD bb  DaADDBcBac ab

Cevap Anh. B DDCDDBCDCADDBABBADBC

Sözel (SOS) cD  BCD DB

Cevap Anh. B ADACBCDCDB

Sözel (DİN) aDd cCAbC 

Cevap Anh. B CDBDDCADCB

Sözel (İNG) cADdAcdCbb

Cevap Anh. B BADCADACCD

Sayısal (MAT) adadA dbCaAccbAdaC D

Cevap Anh. B CADBABACCDABBDABDCCD

Sayısal (FEN) dbcbdDdADcc acaCA ab

Cevap Anh. B CCBCBDBADBDDBDBCADCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 7 9 35

Türkçe 20 7 9 35

T.7.3.37. Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
T.7.3.22. Metnin içeriğini yorumlar. 3 1 0 33
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. 3 1 0 33
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
T.7.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 2 2 50
T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 1 1 50
T.7.3.20. Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
T.7.3.36. Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
T.7.3.11. Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 2 0 2 0

Sözel (SOS) 10 6 1 60

Sosyal Bil. 10 6 1 60

SB.7.1.3. Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0
SB.7.2.2. Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 3 0 100
SB.7.2.1. Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 5 2 0 40
SB.7.1.1. İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 4 4 40

Din K.ve A.B. 10 4 4 40

DİN.7.1.6. Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
DİN.7.1.7. Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
DİN.7.1.5. Allah’ın adil, merhametli affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 2 0 2 0
DİN.7.1.3. Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 0 0
DİN.7.1.4. Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
DİN.7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 2 0 67
DİN.7.1.1. Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 4 6 40

İngilizce 10 4 6 40

İNG.7.2.1.Talking about routines and daily activities 3 1 2 33
İNG.7.3.1.Talking about past events 
(Making simple inquiries) 2 1 1 50
İNG.7.3.2.Telling the time, days and dates 1 1 0 100
İNG.7.1.1.Describing characters / people (Making simple inquiries) 3 1 2 33
İNG.7.2.2.Describing what people do regularly (Giving explanations and reasons) 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 6 12 30

Matematik 20 6 12 30

M.7.1.2.1. Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 1 1 50
M.7.1.2.2. Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
M.7.1.2.3. Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 3 1 2 33
M.7.1.2.4. Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 0 2 0
M.7.1.1.5. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 1 3 25
M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
M.7.1.1.4. Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 5 2 2 40

Sayısal (FEN) 20 5 13 25

Fen 20 5 13 25

F.7.2.1.1. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 5 1 3 20
F.7.2.2.2. Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 2 1 1 50
F.7.2.3.2. Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
F.7.2.3.3. Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
F.7.1.2.1. Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
F.7.1.2.4. Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
F.7.1.1.1. Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
F.7.1.1.5. Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 0 2 0
F.7.1.1.2. Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
F.7.1.2.3. Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 1 0
F.7.2.2.1. Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
F.7.2.1.3. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
F.7.2.1.2. Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 0 0
F.7.1.2.2. Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF  DENEME 2 (70222)

UŞAK / UŞAK MERKEZ / Ömer Bedrettin Uşaklı Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ENES PESREK 94 7E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
224,365 289,620 15 61 61 61 959

Puanı Hesaplanan: 114 114 114 1186

Katılımlar: 21 114 114 114 1186

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 13 2,67 13 3,94 2,27 4,85

Sosyal Bil. 10 2 8 -0,67 -7 2,13 2,19 5,00

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 4,68 2,77 4,55

İngilizce 10 4 6 2,00 20 2,00 1,30 3,30

Matematik 20 6 14 1,33 7 5,17 1,96 5,60

Fen 20 5 15 0,00 0 4,32 2,30 6,17

Toplam: 90 29 61 8,67 10 22,24 12,64 29,16

Sözel (TÜR) cDaDacCcaADcdABcdadd

Cevap Anh. B DDCDDBCDCADDBABBADBC

Sözel (SOS) cadCaaDbaa

Cevap Anh. B ADACBCDCDB

Sözel (DİN) badbcCADCB

Cevap Anh. B CDBDDCADCB

Sözel (İNG) adbCADbCda

Cevap Anh. B BADCADACCD

Sayısal (MAT) bcadccACCDdBcabdcabD

Cevap Anh. B CADBABACCDABBDABDCCD

Sayısal (FEN) bCcadcBdaBaDcDdabbac

Cevap Anh. B CCBCBDBADBDDBDBCADCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 7 13 35

Türkçe 20 7 13 35

T.7.3.37. Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
T.7.3.22. Metnin içeriğini yorumlar. 3 1 2 33
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. 3 2 1 67
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
T.7.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 2 2 50
T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 0 2 0
T.7.3.20. Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
T.7.3.36. Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
T.7.3.11. Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 2 0 2 0

Sözel (SOS) 10 2 8 20

Sosyal Bil. 10 2 8 20

SB.7.1.3. Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0
SB.7.2.2. Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 0 3 0
SB.7.2.1. Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 5 2 3 40
SB.7.1.1. İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 5 5 50

Din K.ve A.B. 10 5 5 50

DİN.7.1.6. Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
DİN.7.1.7. Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
DİN.7.1.5. Allah’ın adil, merhametli affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 2 0 2 0
DİN.7.1.3. Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
DİN.7.1.4. Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
DİN.7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 3 0 100
DİN.7.1.1. Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 4 6 40

İngilizce 10 4 6 40

İNG.7.2.1.Talking about routines and daily activities 3 1 2 33
İNG.7.3.1.Talking about past events 
(Making simple inquiries) 2 1 1 50
İNG.7.3.2.Telling the time, days and dates 1 0 1 0
İNG.7.1.1.Describing characters / people (Making simple inquiries) 3 2 1 67
İNG.7.2.2.Describing what people do regularly (Giving explanations and reasons) 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 6 14 30

Matematik 20 6 14 30

M.7.1.2.1. Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 0 2 0
M.7.1.2.2. Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
M.7.1.2.3. Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 3 0 3 0
M.7.1.2.4. Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 0 3 0
M.7.1.1.5. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 2 2 50
M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
M.7.1.1.4. Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 5 2 3 40

Sayısal (FEN) 20 5 15 25

Fen 20 5 15 25

F.7.2.1.1. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 5 2 3 40
F.7.2.2.2. Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 2 1 1 50
F.7.2.3.2. Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
F.7.2.3.3. Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
F.7.1.2.1. Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
F.7.1.2.4. Evren kavramını açıklar. 1 0 1 0
F.7.1.1.1. Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
F.7.1.1.5. Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 1 1 50
F.7.1.1.2. Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
F.7.1.2.3. Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 1 0
F.7.2.2.1. Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
F.7.2.1.3. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
F.7.2.1.2. Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
F.7.1.2.2. Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF  DENEME 2 (70222)

UŞAK / UŞAK MERKEZ / Ömer Bedrettin Uşaklı Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
FURKAN     GÜLCAN 380 7E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
189,330 289,620 18 99 99 99 1146

Puanı Hesaplanan: 114 114 114 1186

Katılımlar: 21 114 114 114 1186

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 6 14 1,33 7 3,94 2,27 4,85

Sosyal Bil. 10 3 7 0,67 7 2,13 2,19 5,00

Din K.ve A.B. 10 1 8 -1,67 -17 4,68 2,77 4,55

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 2,00 1,30 3,30

Matematik 20 6 14 1,33 7 5,17 1,96 5,60

Fen 20 1 19 -5,33 -27 4,32 2,30 6,17

Toplam: 90 19 70 -4,33 -5 22,24 12,64 29,16

Sözel (TÜR) caADDacbabcbabcaBCcD

Cevap Anh. A DCADDBADBCBABCDDBCDD

Sözel (SOS) dCcBcabDdd

Cevap Anh. A ACDBDCADBC

Sözel (DİN) Abacabada 

Cevap Anh. A ADCBBDDCCD

Sözel (İNG) AbddCbdccd

Cevap Anh. A ADACCDBADC

Sayısal (MAT) dacAaaddaCcdbadDBdBD

Cevap Anh. A CCDACDABDCBBACADBABD

Sayısal (FEN) cddcaccbbAcabdccabda

Cevap Anh. A DBCDBABDCADBCCBDDCBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 6 14 30

Türkçe 20 6 14 30

T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 2 2 50
T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 2 0 100
T.7.3.11. Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 2 1 1 50
T.7.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
T.7.3.22. Metnin içeriğini yorumlar. 3 1 2 33
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. 3 0 3 0
T.7.3.20. Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
T.7.3.36. Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
T.7.3.37. Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0

Sözel (SOS) 10 3 7 30

Sosyal Bil. 10 3 7 30

SB.7.2.1. Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 5 1 4 20
SB.7.2.2. Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 2 1 67
SB.7.1.3. Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0
SB.7.1.1. İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 1 8 10

Din K.ve A.B. 10 1 8 10

DİN.7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 1 2 33
DİN.7.1.1. Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0
DİN.7.1.5. Allah’ın adil, merhametli affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 2 0 2 0
DİN.7.1.3. Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
DİN.7.1.4. Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
DİN.7.1.6. Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
DİN.7.1.7. Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 0 0

Sözel (İNG) 10 2 8 20

İngilizce 10 2 8 20

İNG.7.1.1.Describing characters / people (Making simple inquiries) 3 1 2 33
İNG.7.2.1.Talking about routines and daily activities 3 1 2 33
İNG.7.2.2.Describing what people do regularly (Giving explanations and reasons) 1 0 1 0
İNG.7.3.1.Talking about past events 
(Making simple inquiries) 2 0 2 0
İNG.7.3.2.Telling the time, days and dates 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 6 14 30

Matematik 20 6 14 30

M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
M.7.1.1.4. Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 5 0 5 0
M.7.1.1.5. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 1 3 25
M.7.1.2.1. Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 1 1 50
M.7.1.2.4. Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 2 1 67
M.7.1.2.2. Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
M.7.1.2.3. Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 3 2 1 67

Sayısal (FEN) 20 1 19 5

Fen 20 1 19 5

F.7.1.1.1. Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
F.7.1.1.5. Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 0 2 0
F.7.1.2.2. Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
F.7.1.2.1. Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
F.7.1.2.4. Evren kavramını açıklar. 1 0 1 0
F.7.1.2.3. Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 1 0
F.7.2.1.1. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 5 0 5 0
F.7.2.1.3. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
F.7.2.1.2. Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
F.7.2.2.1. Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
F.7.2.2.2. Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 2 0 2 0
F.7.2.3.2. Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
F.7.1.1.2. Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
F.7.2.3.3. Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF  DENEME 2 (70222)

UŞAK / UŞAK MERKEZ / Ömer Bedrettin Uşaklı Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
FURKAN SİVRİ 317 7E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
167,210 289,620 21 111 111 111 1180

Puanı Hesaplanan: 114 114 114 1186

Katılımlar: 21 114 114 114 1186

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 2 18 -4,00 -20 3,94 2,27 4,85

Sosyal Bil. 10 2 8 -0,67 -7 2,13 2,19 5,00

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 4,68 2,77 4,55

İngilizce 10 1 9 -2,00 -20 2,00 1,30 3,30

Matematik 20 2 18 -4,00 -20 5,17 1,96 5,60

Fen 20 5 14 0,33 2 4,32 2,30 6,17

Toplam: 90 17 72 -7,00 -8 22,24 12,64 29,16

Sözel (TÜR) aabaDcdbdacccdabdbaD

Cevap Anh. A DCADDBADBCBABCDDBCDD

Sözel (SOS) AacdbCdcab

Cevap Anh. A ACDBDCADBC

Sözel (DİN) ADCcaDDadc

Cevap Anh. A ADCBBDDCCD

Sözel (İNG) bccabDacad

Cevap Anh. A ADACCDBADC

Sayısal (MAT) adcbdaAdbddacbcaaAda

Cevap Anh. A CCDACDABDCBBACADBABD

Sayısal (FEN) cabadbdaCdDaC daaaBD

Cevap Anh. A DBCDBABDCADBCCBDDCBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 2 18 10

Türkçe 20 2 18 10

T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 0 4 0
T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 1 1 50
T.7.3.11. Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 2 0 2 0
T.7.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
T.7.3.22. Metnin içeriğini yorumlar. 3 1 2 33
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. 3 0 3 0
T.7.3.20. Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
T.7.3.36. Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
T.7.3.37. Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0

Sözel (SOS) 10 2 8 20

Sosyal Bil. 10 2 8 20

SB.7.2.1. Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 5 2 3 40
SB.7.2.2. Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 0 3 0
SB.7.1.3. Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0
SB.7.1.1. İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 5 5 50

Din K.ve A.B. 10 5 5 50

DİN.7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 2 1 67
DİN.7.1.1. Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
DİN.7.1.5. Allah’ın adil, merhametli affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
DİN.7.1.3. Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
DİN.7.1.4. Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
DİN.7.1.6. Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
DİN.7.1.7. Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 1 9 10

İngilizce 10 1 9 10

İNG.7.1.1.Describing characters / people (Making simple inquiries) 3 0 3 0
İNG.7.2.1.Talking about routines and daily activities 3 0 3 0
İNG.7.2.2.Describing what people do regularly (Giving explanations and reasons) 1 1 0 100
İNG.7.3.1.Talking about past events 
(Making simple inquiries) 2 0 2 0
İNG.7.3.2.Telling the time, days and dates 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 2 18 10

Matematik 20 2 18 10

M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
M.7.1.1.4. Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 5 1 4 20
M.7.1.1.5. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 0 4 0
M.7.1.2.1. Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 0 2 0
M.7.1.2.4. Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 0 3 0
M.7.1.2.2. Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
M.7.1.2.3. Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 3 1 2 33

Sayısal (FEN) 20 5 14 25

Fen 20 5 14 25

F.7.1.1.1. Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
F.7.1.1.5. Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 0 2 0
F.7.1.2.2. Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
F.7.1.2.1. Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
F.7.1.2.4. Evren kavramını açıklar. 1 0 1 0
F.7.1.2.3. Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 1 0
F.7.2.1.1. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 5 2 3 40
F.7.2.1.3. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
F.7.2.1.2. Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
F.7.2.2.1. Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
F.7.2.2.2. Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 2 1 0 50
F.7.2.3.2. Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
F.7.1.1.2. Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
F.7.2.3.3. Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF  DENEME 2 (70222)

UŞAK / UŞAK MERKEZ / Ömer Bedrettin Uşaklı Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
HAKİME SAHRA ARIK 118 7E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
281,668 289,620 9 16 16 16 573

Puanı Hesaplanan: 114 114 114 1186

Katılımlar: 21 114 114 114 1186

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 9 5,00 25 3,94 2,27 4,85

Sosyal Bil. 10 6 3 5,00 50 2,13 2,19 5,00

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 4,68 2,77 4,55

İngilizce 10 3 7 0,67 7 2,00 1,30 3,30

Matematik 20 8 7 5,67 28 5,17 1,96 5,60

Fen 20 7 11 3,33 17 4,32 2,30 6,17

Toplam: 90 40 39 27,00 30 22,24 12,64 29,16

Sözel (TÜR)  aCbDdbcaAcD AcBdDB 

Cevap Anh. B DDCDDBCDCADDBABBADBC

Sözel (SOS) dDAdB DCDa

Cevap Anh. B ADACBCDCDB

Sözel (DİN) CaBDDCAcCB

Cevap Anh. B CDBDDCADCB

Sözel (İNG) cADbbcbCab

Cevap Anh. B BADCADACCD

Sayısal (MAT) CAa  BAbC cBc  acCbD

Cevap Anh. B CADBABACCDABBDABDCCD

Sayısal (FEN) CacCd dAbcD dcaCAbCc

Cevap Anh. B CCBCBDBADBDDBDBCADCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 8 9 40

Türkçe 20 8 9 40

T.7.3.37. Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 0 0
T.7.3.22. Metnin içeriğini yorumlar. 3 1 2 33
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. 3 1 2 33
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
T.7.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 2 2 50
T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 1 0 50
T.7.3.20. Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 0 0
T.7.3.36. Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
T.7.3.11. Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 2 1 1 50

Sözel (SOS) 10 6 3 60

Sosyal Bil. 10 6 3 60

SB.7.1.3. Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0
SB.7.2.2. Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 1 1 33
SB.7.2.1. Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 5 4 1 80
SB.7.1.1. İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 8 2 80

Din K.ve A.B. 10 8 2 80

DİN.7.1.6. Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
DİN.7.1.7. Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
DİN.7.1.5. Allah’ın adil, merhametli affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
DİN.7.1.3. Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
DİN.7.1.4. Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
DİN.7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 3 0 100
DİN.7.1.1. Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 3 7 30

İngilizce 10 3 7 30

İNG.7.2.1.Talking about routines and daily activities 3 1 2 33
İNG.7.3.1.Talking about past events 
(Making simple inquiries) 2 1 1 50
İNG.7.3.2.Telling the time, days and dates 1 1 0 100
İNG.7.1.1.Describing characters / people (Making simple inquiries) 3 0 3 0
İNG.7.2.2.Describing what people do regularly (Giving explanations and reasons) 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 8 7 40

Matematik 20 8 7 40

M.7.1.2.1. Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 2 0 100
M.7.1.2.2. Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
M.7.1.2.3. Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 3 0 2 0
M.7.1.2.4. Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 1 0 33
M.7.1.1.5. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 2 2 50
M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
M.7.1.1.4. Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 5 1 2 20

Sayısal (FEN) 20 7 11 35

Fen 20 7 11 35

F.7.2.1.1. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 5 2 1 40
F.7.2.2.2. Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 2 1 1 50
F.7.2.3.2. Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
F.7.2.3.3. Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
F.7.1.2.1. Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
F.7.1.2.4. Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
F.7.1.1.1. Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
F.7.1.1.5. Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 1 1 50
F.7.1.1.2. Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
F.7.1.2.3. Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 1 0
F.7.2.2.1. Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
F.7.2.1.3. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
F.7.2.1.2. Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
F.7.1.2.2. Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF  DENEME 2 (70222)

UŞAK / UŞAK MERKEZ / Ömer Bedrettin Uşaklı Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
HASAN HÜSEYİN MERAL 0 7E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
253,295 289,620 13 30 30 30 740

Puanı Hesaplanan: 114 114 114 1186

Katılımlar: 21 114 114 114 1186

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 13 2,67 13 3,94 2,27 4,85

Sosyal Bil. 10 5 5 3,33 33 2,13 2,19 5,00

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 4,68 2,77 4,55

İngilizce 10 1 9 -2,00 -20 2,00 1,30 3,30

Matematik 20 7 13 2,67 13 5,17 1,96 5,60

Fen 20 8 12 4,00 20 4,32 2,30 6,17

Toplam: 90 36 54 18,00 20 22,24 12,64 29,16

Sözel (TÜR) caAbDdbDBdcbaCcbdCaD

Cevap Anh. A DCADDBADBCBABCDDBCDD

Sözel (SOS) bCDdaCAbBd

Cevap Anh. A ACDBDCADBC

Sözel (DİN) AaCBBDDCCa

Cevap Anh. A ADCBBDDCCD

Sözel (İNG) cacCdbadba

Cevap Anh. A ADACCDBADC

Sayısal (MAT) CaDbdDAdbCBadacaBccb

Cevap Anh. A CCDACDABDCBBACADBABD

Sayısal (FEN) DcCadbabbADcCacDabBD

Cevap Anh. A DBCDBABDCADBCCBDDCBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 7 13 35

Türkçe 20 7 13 35

T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 1 3 25
T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 2 0 100
T.7.3.11. Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 2 0 2 0
T.7.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
T.7.3.22. Metnin içeriğini yorumlar. 3 2 1 67
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. 3 1 2 33
T.7.3.20. Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
T.7.3.36. Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
T.7.3.37. Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0

Sözel (SOS) 10 5 5 50

Sosyal Bil. 10 5 5 50

SB.7.2.1. Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 5 3 2 60
SB.7.2.2. Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 0 3 0
SB.7.1.3. Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
SB.7.1.1. İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 8 2 80

Din K.ve A.B. 10 8 2 80

DİN.7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 3 0 100
DİN.7.1.1. Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0
DİN.7.1.5. Allah’ın adil, merhametli affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
DİN.7.1.3. Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
DİN.7.1.4. Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
DİN.7.1.6. Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
DİN.7.1.7. Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 1 9 10

İngilizce 10 1 9 10

İNG.7.1.1.Describing characters / people (Making simple inquiries) 3 0 3 0
İNG.7.2.1.Talking about routines and daily activities 3 1 2 33
İNG.7.2.2.Describing what people do regularly (Giving explanations and reasons) 1 0 1 0
İNG.7.3.1.Talking about past events 
(Making simple inquiries) 2 0 2 0
İNG.7.3.2.Telling the time, days and dates 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 7 13 35

Matematik 20 7 13 35

M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
M.7.1.1.4. Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 5 3 2 60
M.7.1.1.5. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 1 3 25
M.7.1.2.1. Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 1 1 50
M.7.1.2.4. Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 1 2 33
M.7.1.2.2. Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
M.7.1.2.3. Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 3 0 3 0

Sayısal (FEN) 20 8 12 40

Fen 20 8 12 40

F.7.1.1.1. Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
F.7.1.1.5. Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 1 1 50
F.7.1.2.2. Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
F.7.1.2.1. Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
F.7.1.2.4. Evren kavramını açıklar. 1 0 1 0
F.7.1.2.3. Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 1 0
F.7.2.1.1. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 5 1 4 20
F.7.2.1.3. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
F.7.2.1.2. Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
F.7.2.2.1. Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
F.7.2.2.2. Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 2 1 1 50
F.7.2.3.2. Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
F.7.1.1.2. Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
F.7.2.3.3. Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF  DENEME 2 (70222)

UŞAK / UŞAK MERKEZ / Ömer Bedrettin Uşaklı Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
İREM IŞIK 161 7E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
323,115 289,620 5 10 10 10 383

Puanı Hesaplanan: 114 114 114 1186

Katılımlar: 21 114 114 114 1186

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 10 6,67 33 3,94 2,27 4,85

Sosyal Bil. 10 2 6 0,00 0 2,13 2,19 5,00

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 4,68 2,77 4,55

İngilizce 10 6 3 5,00 50 2,00 1,30 3,30

Matematik 20 14 5 12,33 62 5,17 1,96 5,60

Fen 20 9 10 5,67 28 4,32 2,30 6,17

Toplam: 90 47 38 34,33 38 22,24 12,64 29,16

Sözel (TÜR) aDCcDBacaAbDcAcdbDBC

Cevap Anh. B DDCDDBCDCADDBABBADBC

Sözel (SOS) cbcCBb b a

Cevap Anh. B ADACBCDCDB

Sözel (DİN) dDabDCAaCB

Cevap Anh. B CDBDDCADCB

Sözel (İNG) a DaADcCCD

Cevap Anh. B BADCADACCD

Sayısal (MAT) CAbBAaACCDAdc ABbCCD

Cevap Anh. B CADBABACCDABBDABDCCD

Sayısal (FEN) Cda BbdADcaccbBCADCb

Cevap Anh. B CCBCBDBADBDDBDBCADCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 10 10 50

Türkçe 20 10 10 50

T.7.3.37. Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
T.7.3.22. Metnin içeriğini yorumlar. 3 3 0 100
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. 3 1 2 33
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
T.7.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 1 3 25
T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 2 0 100
T.7.3.20. Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
T.7.3.36. Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
T.7.3.11. Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 2 1 1 50

Sözel (SOS) 10 2 6 20

Sosyal Bil. 10 2 6 20

SB.7.1.3. Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0
SB.7.2.2. Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 0 3 0
SB.7.2.1. Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 5 1 2 20
SB.7.1.1. İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 6 4 60

Din K.ve A.B. 10 6 4 60

DİN.7.1.6. Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
DİN.7.1.7. Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
DİN.7.1.5. Allah’ın adil, merhametli affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
DİN.7.1.3. Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
DİN.7.1.4. Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
DİN.7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 3 0 100
DİN.7.1.1. Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 6 3 60

İngilizce 10 6 3 60

İNG.7.2.1.Talking about routines and daily activities 3 2 1 67
İNG.7.3.1.Talking about past events 
(Making simple inquiries) 2 0 1 0
İNG.7.3.2.Telling the time, days and dates 1 1 0 100
İNG.7.1.1.Describing characters / people (Making simple inquiries) 3 2 1 67
İNG.7.2.2.Describing what people do regularly (Giving explanations and reasons) 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 14 5 70

Matematik 20 14 5 70

M.7.1.2.1. Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 2 0 100
M.7.1.2.2. Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
M.7.1.2.3. Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 3 1 2 33
M.7.1.2.4. Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 1 1 33
M.7.1.1.5. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 3 1 75
M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
M.7.1.1.4. Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 5 4 1 80

Sayısal (FEN) 20 9 10 45

Fen 20 9 10 45

F.7.2.1.1. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 5 1 3 20
F.7.2.2.2. Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 2 1 1 50
F.7.2.3.2. Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
F.7.2.3.3. Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
F.7.1.2.1. Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
F.7.1.2.4. Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
F.7.1.1.1. Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
F.7.1.1.5. Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 1 1 50
F.7.1.1.2. Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
F.7.1.2.3. Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 1 0
F.7.2.2.1. Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
F.7.2.1.3. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
F.7.2.1.2. Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
F.7.1.2.2. Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF  DENEME 2 (70222)

UŞAK / UŞAK MERKEZ / Ömer Bedrettin Uşaklı Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
MUAMMER GÜNDOĞU 176 7E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
360,405 289,620 3 4 4 4 234

Puanı Hesaplanan: 114 114 114 1186

Katılımlar: 21 114 114 114 1186

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 9 8,00 40 3,94 2,27 4,85

Sosyal Bil. 10 9 1 8,67 87 2,13 2,19 5,00

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 4,68 2,77 4,55

İngilizce 10 6 4 4,67 47 2,00 1,30 3,30

Matematik 20 13 7 10,67 53 5,17 1,96 5,60

Fen 20 14 6 12,00 60 4,32 2,30 6,17

Toplam: 90 60 30 50,00 56 22,24 12,64 29,16

Sözel (TÜR) aaCaDBbcdADDBABBdDad

Cevap Anh. B DDCDDBCDCADDBABBADBC

Sözel (SOS) bDACBCDCDB

Cevap Anh. B ADACBCDCDB

Sözel (DİN) dDBaDCAcCB

Cevap Anh. B CDBDDCADCB

Sözel (İNG) cADdADbCCa

Cevap Anh. B BADCADACCD

Sayısal (MAT) CADcbBACCDcadDcBDCCa

Cevap Anh. B CADBABACCDABBDABDCCD

Sayısal (FEN) dCcCaDBADcDDBcBdADCD

Cevap Anh. B CCBCBDBADBDDBDBCADCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 11 9 55

Türkçe 20 11 9 55

T.7.3.37. Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
T.7.3.22. Metnin içeriğini yorumlar. 3 2 1 67
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. 3 2 1 67
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
T.7.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 3 1 75
T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 1 1 50
T.7.3.20. Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
T.7.3.36. Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
T.7.3.11. Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 2 0 2 0

Sözel (SOS) 10 9 1 90

Sosyal Bil. 10 9 1 90

SB.7.1.3. Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0
SB.7.2.2. Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 3 0 100
SB.7.2.1. Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 5 5 0 100
SB.7.1.1. İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 7 3 70

Din K.ve A.B. 10 7 3 70

DİN.7.1.6. Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
DİN.7.1.7. Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
DİN.7.1.5. Allah’ın adil, merhametli affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
DİN.7.1.3. Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
DİN.7.1.4. Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
DİN.7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 3 0 100
DİN.7.1.1. Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 6 4 60

İngilizce 10 6 4 60

İNG.7.2.1.Talking about routines and daily activities 3 2 1 67
İNG.7.3.1.Talking about past events 
(Making simple inquiries) 2 1 1 50
İNG.7.3.2.Telling the time, days and dates 1 1 0 100
İNG.7.1.1.Describing characters / people (Making simple inquiries) 3 2 1 67
İNG.7.2.2.Describing what people do regularly (Giving explanations and reasons) 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 13 7 65

Matematik 20 13 7 65

M.7.1.2.1. Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 2 0 100
M.7.1.2.2. Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
M.7.1.2.3. Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 3 1 2 33
M.7.1.2.4. Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 2 1 67
M.7.1.1.5. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 2 2 50
M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
M.7.1.1.4. Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 5 3 2 60

Sayısal (FEN) 20 14 6 70

Fen 20 14 6 70

F.7.2.1.1. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 5 3 2 60
F.7.2.2.2. Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 2 1 1 50
F.7.2.3.2. Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
F.7.2.3.3. Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
F.7.1.2.1. Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
F.7.1.2.4. Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
F.7.1.1.1. Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
F.7.1.1.5. Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 1 1 50
F.7.1.1.2. Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
F.7.1.2.3. Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100
F.7.2.2.1. Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
F.7.2.1.3. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
F.7.2.1.2. Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
F.7.1.2.2. Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF  DENEME 2 (70222)

UŞAK / UŞAK MERKEZ / Ömer Bedrettin Uşaklı Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
MURAT DÖNMEZ 214 7E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
185,264 289,620 20 103 103 103 1158

Puanı Hesaplanan: 114 114 114 1186

Katılımlar: 21 114 114 114 1186

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 6 14 1,33 7 3,94 2,27 4,85

Sosyal Bil. 10 1 9 -2,00 -20 2,13 2,19 5,00

Din K.ve A.B. 10 0 10 -3,33 -33 4,68 2,77 4,55

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 2,00 1,30 3,30

Matematik 20 4 15 -1,00 -5 5,17 1,96 5,60

Fen 20 4 16 -1,33 -7 4,32 2,30 6,17

Toplam: 90 17 72 -7,00 -8 22,24 12,64 29,16

Sözel (TÜR) DaacadbcCADbdcaBAcad

Cevap Anh. B DDCDDBCDCADDBABBADBC

Sözel (SOS) badbBacabd

Cevap Anh. B ADACBCDCDB

Sözel (DİN) dbdbbdcbaa

Cevap Anh. B CDBDDCADCB

Sözel (İNG) abDdbacaaD

Cevap Anh. B BADCADACCD

Sayısal (MAT) dbbadccabDbc DABcada

Cevap Anh. B CADBABACCDABBDABDCCD

Sayısal (FEN) dCdddaBdcaDacadbccaD

Cevap Anh. B CCBCBDBADBDDBDBCADCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 6 14 30

Türkçe 20 6 14 30

T.7.3.37. Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
T.7.3.22. Metnin içeriğini yorumlar. 3 0 3 0
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. 3 0 3 0
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
T.7.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 4 0 100
T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 0 2 0
T.7.3.20. Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
T.7.3.36. Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
T.7.3.11. Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 2 1 1 50

Sözel (SOS) 10 1 9 10

Sosyal Bil. 10 1 9 10

SB.7.1.3. Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0
SB.7.2.2. Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 0 3 0
SB.7.2.1. Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 5 0 5 0
SB.7.1.1. İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 0 10 0

Din K.ve A.B. 10 0 10 0

DİN.7.1.6. Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
DİN.7.1.7. Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
DİN.7.1.5. Allah’ın adil, merhametli affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 2 0 2 0
DİN.7.1.3. Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
DİN.7.1.4. Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
DİN.7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 0 3 0
DİN.7.1.1. Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 2 8 20

İngilizce 10 2 8 20

İNG.7.2.1.Talking about routines and daily activities 3 0 3 0
İNG.7.3.1.Talking about past events 
(Making simple inquiries) 2 0 2 0
İNG.7.3.2.Telling the time, days and dates 1 1 0 100
İNG.7.1.1.Describing characters / people (Making simple inquiries) 3 0 3 0
İNG.7.2.2.Describing what people do regularly (Giving explanations and reasons) 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 4 15 20

Matematik 20 4 15 20

M.7.1.2.1. Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 0 2 0
M.7.1.2.2. Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
M.7.1.2.3. Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 3 0 2 0
M.7.1.2.4. Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 1 2 33
M.7.1.1.5. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 1 3 25
M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
M.7.1.1.4. Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 5 2 3 40

Sayısal (FEN) 20 4 16 20

Fen 20 4 16 20

F.7.2.1.1. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 5 0 5 0
F.7.2.2.2. Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 2 1 1 50
F.7.2.3.2. Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
F.7.2.3.3. Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
F.7.1.2.1. Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
F.7.1.2.4. Evren kavramını açıklar. 1 0 1 0
F.7.1.1.1. Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
F.7.1.1.5. Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 0 2 0
F.7.1.1.2. Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
F.7.1.2.3. Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 1 0
F.7.2.2.1. Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
F.7.2.1.3. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
F.7.2.1.2. Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
F.7.1.2.2. Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF  DENEME 2 (70222)

UŞAK / UŞAK MERKEZ / Ömer Bedrettin Uşaklı Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
NİSANUR ASLAN 374 7E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
274,423 289,620 12 20 20 20 607

Puanı Hesaplanan: 114 114 114 1186

Katılımlar: 21 114 114 114 1186

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 10 6,67 33 3,94 2,27 4,85

Sosyal Bil. 10 2 8 -0,67 -7 2,13 2,19 5,00

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 4,68 2,77 4,55

İngilizce 10 6 4 4,67 47 2,00 1,30 3,30

Matematik 20 6 11 2,33 12 5,17 1,96 5,60

Fen 20 9 10 5,67 28 4,32 2,30 6,17

Toplam: 90 40 46 24,67 27 22,24 12,64 29,16

Sözel (TÜR) cadacBADadcABCaDBCaD

Cevap Anh. A DCADDBADBCBABCDDBCDD

Sözel (SOS) cacBbddbBd

Cevap Anh. A ACDBDCADBC

Sözel (DİN) ADdcBDcCCD

Cevap Anh. A ADCBBDDCCD

Sözel (İNG) ADcCCDadDa

Cevap Anh. A ADACCDBADC

Sayısal (MAT) bCDbC c b daAbdbdAaD

Cevap Anh. A CCDACDABDCBBACADBABD

Sayısal (FEN) adCadbB CAacaCaDaCBD

Cevap Anh. A DBCDBABDCADBCCBDDCBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 10 10 50

Türkçe 20 10 10 50

T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 1 3 25
T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 1 1 50
T.7.3.11. Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 2 2 0 100
T.7.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
T.7.3.22. Metnin içeriğini yorumlar. 3 2 1 67
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. 3 2 1 67
T.7.3.20. Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
T.7.3.36. Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
T.7.3.37. Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0

Sözel (SOS) 10 2 8 20

Sosyal Bil. 10 2 8 20

SB.7.2.1. Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 5 0 5 0
SB.7.2.2. Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 1 2 33
SB.7.1.3. Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0
SB.7.1.1. İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 7 3 70

Din K.ve A.B. 10 7 3 70

DİN.7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 1 2 33
DİN.7.1.1. Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
DİN.7.1.5. Allah’ın adil, merhametli affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
DİN.7.1.3. Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
DİN.7.1.4. Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
DİN.7.1.6. Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
DİN.7.1.7. Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 6 4 60

İngilizce 10 6 4 60

İNG.7.1.1.Describing characters / people (Making simple inquiries) 3 2 1 67
İNG.7.2.1.Talking about routines and daily activities 3 2 1 67
İNG.7.2.2.Describing what people do regularly (Giving explanations and reasons) 1 1 0 100
İNG.7.3.1.Talking about past events 
(Making simple inquiries) 2 0 2 0
İNG.7.3.2.Telling the time, days and dates 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 6 11 30

Matematik 20 6 11 30

M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
M.7.1.1.4. Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 5 2 2 40
M.7.1.1.5. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 1 2 25
M.7.1.2.1. Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 0 1 0
M.7.1.2.4. Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 1 2 33
M.7.1.2.2. Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
M.7.1.2.3. Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 3 1 2 33

Sayısal (FEN) 20 9 10 45

Fen 20 9 10 45

F.7.1.1.1. Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
F.7.1.1.5. Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 1 1 50
F.7.1.2.2. Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
F.7.1.2.1. Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
F.7.1.2.4. Evren kavramını açıklar. 1 0 1 0
F.7.1.2.3. Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100
F.7.2.1.1. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 5 3 1 60
F.7.2.1.3. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
F.7.2.1.2. Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
F.7.2.2.1. Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
F.7.2.2.2. Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 2 1 1 50
F.7.2.3.2. Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
F.7.1.1.2. Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
F.7.2.3.3. Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF  DENEME 2 (70222)

UŞAK / UŞAK MERKEZ / Ömer Bedrettin Uşaklı Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
SEVİMNAZ GÜNGÖR 347 7E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
293,395 289,620 7 14 14 14 519

Puanı Hesaplanan: 114 114 114 1186

Katılımlar: 21 114 114 114 1186

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 10 6,67 33 3,94 2,27 4,85

Sosyal Bil. 10 1 9 -2,00 -20 2,13 2,19 5,00

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 4,68 2,77 4,55

İngilizce 10 6 4 4,67 47 2,00 1,30 3,30

Matematik 20 8 12 4,00 20 5,17 1,96 5,60

Fen 20 11 9 8,00 40 4,32 2,30 6,17

Toplam: 90 45 45 30,00 33 22,24 12,64 29,16

Sözel (TÜR) cdADDBADcaaAcCDcBbbb

Cevap Anh. A DCADDBADBCBABCDDBCDD

Sözel (SOS) daccadbcBb

Cevap Anh. A ACDBDCADBC

Sözel (DİN) ADCBBaDCCD

Cevap Anh. A ADCBBDDCCD

Sözel (İNG) AabCdDBdDC

Cevap Anh. A ADACCDBADC

Sayısal (MAT) CCacdbAdbbcBAbbDcABb

Cevap Anh. A CCDACDABDCBBACADBABD

Sayısal (FEN) DcCcBABcdAaadbBDDCBb

Cevap Anh. A DBCDBABDCADBCCBDDCBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 10 10 50

Türkçe 20 10 10 50

T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 3 1 75
T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 1 1 50
T.7.3.11. Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 2 2 0 100
T.7.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
T.7.3.22. Metnin içeriğini yorumlar. 3 0 3 0
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. 3 1 2 33
T.7.3.20. Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
T.7.3.36. Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
T.7.3.37. Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0

Sözel (SOS) 10 1 9 10

Sosyal Bil. 10 1 9 10

SB.7.2.1. Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 5 0 5 0
SB.7.2.2. Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 0 3 0
SB.7.1.3. Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0
SB.7.1.1. İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 9 1 90

Din K.ve A.B. 10 9 1 90

DİN.7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 3 0 100
DİN.7.1.1. Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
DİN.7.1.5. Allah’ın adil, merhametli affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
DİN.7.1.3. Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
DİN.7.1.4. Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
DİN.7.1.6. Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
DİN.7.1.7. Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 6 4 60

İngilizce 10 6 4 60

İNG.7.1.1.Describing characters / people (Making simple inquiries) 3 1 2 33
İNG.7.2.1.Talking about routines and daily activities 3 2 1 67
İNG.7.2.2.Describing what people do regularly (Giving explanations and reasons) 1 1 0 100
İNG.7.3.1.Talking about past events 
(Making simple inquiries) 2 1 1 50
İNG.7.3.2.Telling the time, days and dates 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 8 12 40

Matematik 20 8 12 40

M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
M.7.1.1.4. Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 5 1 4 20
M.7.1.1.5. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 1 3 25
M.7.1.2.1. Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 0 2 0
M.7.1.2.4. Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 1 2 33
M.7.1.2.2. Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
M.7.1.2.3. Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 3 3 0 100

Sayısal (FEN) 20 11 9 55

Fen 20 11 9 55

F.7.1.1.1. Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
F.7.1.1.5. Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 1 1 50
F.7.1.2.2. Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
F.7.1.2.1. Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
F.7.1.2.4. Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
F.7.1.2.3. Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100
F.7.2.1.1. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 5 2 3 40
F.7.2.1.3. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
F.7.2.1.2. Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
F.7.2.2.1. Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
F.7.2.2.2. Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 2 0 2 0
F.7.2.3.2. Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
F.7.1.1.2. Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
F.7.2.3.3. Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF  DENEME 2 (70222)

UŞAK / UŞAK MERKEZ / Ömer Bedrettin Uşaklı Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
SULTAN ÇAM 361 7E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
276,098 289,620 11 19 19 19 598

Puanı Hesaplanan: 114 114 114 1186

Katılımlar: 21 114 114 114 1186

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 11 5,33 27 3,94 2,27 4,85

Sosyal Bil. 10 3 6 1,00 10 2,13 2,19 5,00

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 4,68 2,77 4,55

İngilizce 10 4 6 2,00 20 2,00 1,30 3,30

Matematik 20 12 8 9,33 47 5,17 1,96 5,60

Fen 20 5 14 0,33 2 4,32 2,30 6,17

Toplam: 90 37 51 20,00 22 22,24 12,64 29,16

Sözel (TÜR) caAbDdbDddcAcCcDBCaD

Cevap Anh. A DCADDBADBCBABCDDBCDD

Sözel (SOS) cCaaDbcbB 

Cevap Anh. A ACDBDCADBC

Sözel (DİN) AadBdbDadD

Cevap Anh. A ADCBBDDCCD

Sözel (İNG) ADACaacbad

Cevap Anh. A ADACCDBADC

Sayısal (MAT) CCDACaABbCaaACAbdAcb

Cevap Anh. A CCDACDABDCBBACADBABD

Sayısal (FEN) acbbdAc CAaBCddacbdb

Cevap Anh. A DBCDBABDCADBCCBDDCBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 9 11 45

Türkçe 20 9 11 45

T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 1 3 25
T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 2 0 100
T.7.3.11. Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 2 1 1 50
T.7.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
T.7.3.22. Metnin içeriğini yorumlar. 3 2 1 67
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. 3 1 2 33
T.7.3.20. Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
T.7.3.36. Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
T.7.3.37. Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0

Sözel (SOS) 10 3 6 30

Sosyal Bil. 10 3 6 30

SB.7.2.1. Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 5 2 3 40
SB.7.2.2. Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 0 2 0
SB.7.1.3. Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0
SB.7.1.1. İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 4 6 40

Din K.ve A.B. 10 4 6 40

DİN.7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 2 1 67
DİN.7.1.1. Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0
DİN.7.1.5. Allah’ın adil, merhametli affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
DİN.7.1.3. Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
DİN.7.1.4. Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
DİN.7.1.6. Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
DİN.7.1.7. Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 4 6 40

İngilizce 10 4 6 40

İNG.7.1.1.Describing characters / people (Making simple inquiries) 3 3 0 100
İNG.7.2.1.Talking about routines and daily activities 3 1 2 33
İNG.7.2.2.Describing what people do regularly (Giving explanations and reasons) 1 0 1 0
İNG.7.3.1.Talking about past events 
(Making simple inquiries) 2 0 2 0
İNG.7.3.2.Telling the time, days and dates 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 12 8 60

Matematik 20 12 8 60

M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
M.7.1.1.4. Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 5 3 2 60
M.7.1.1.5. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 3 1 75
M.7.1.2.1. Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 2 0 100
M.7.1.2.4. Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 0 3 0
M.7.1.2.2. Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
M.7.1.2.3. Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 3 1 2 33

Sayısal (FEN) 20 5 14 25

Fen 20 5 14 25

F.7.1.1.1. Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
F.7.1.1.5. Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 0 2 0
F.7.1.2.2. Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
F.7.1.2.1. Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
F.7.1.2.4. Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
F.7.1.2.3. Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 1 0
F.7.2.1.1. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 5 1 3 20
F.7.2.1.3. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
F.7.2.1.2. Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
F.7.2.2.1. Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
F.7.2.2.2. Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 2 1 1 50
F.7.2.3.2. Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
F.7.1.1.2. Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
F.7.2.3.3. Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF  DENEME 2 (70222)

UŞAK / UŞAK MERKEZ / Ömer Bedrettin Uşaklı Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR DOĞAN 399 7E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
296,108 289,620 6 13 13 13 501

Puanı Hesaplanan: 114 114 114 1186

Katılımlar: 21 114 114 114 1186

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 10 6,67 33 3,94 2,27 4,85

Sosyal Bil. 10 3 7 0,67 7 2,13 2,19 5,00

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 4,68 2,77 4,55

İngilizce 10 4 5 2,33 23 2,00 1,30 3,30

Matematik 20 9 11 5,33 27 5,17 1,96 5,60

Fen 20 10 10 6,67 33 4,32 2,30 6,17

Toplam: 90 45 44 30,33 34 22,24 12,64 29,16

Sözel (TÜR) bcCDDBdcdADcaABBccBb

Cevap Anh. B DDCDDBCDCADDBABBADBC

Sözel (SOS) dbACBbcbcc

Cevap Anh. B ADACBCDCDB

Sözel (DİN) CDBaDCADCB

Cevap Anh. B CDBDDCADCB

Sözel (İNG) BcDaAacCd 

Cevap Anh. B BADCADACCD

Sayısal (MAT) CADaABAbCacBBbccbbda

Cevap Anh. B CADBABACCDABBDABDCCD

Sayısal (FEN) dbBCdcdADacDBcaCADCb

Cevap Anh. B CCBCBDBADBDDBDBCADCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 10 10 50

Türkçe 20 10 10 50

T.7.3.37. Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
T.7.3.22. Metnin içeriğini yorumlar. 3 1 2 33
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. 3 2 1 67
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
T.7.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 3 1 75
T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 0 2 0
T.7.3.20. Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
T.7.3.36. Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
T.7.3.11. Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 2 1 1 50

Sözel (SOS) 10 3 7 30

Sosyal Bil. 10 3 7 30

SB.7.1.3. Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0
SB.7.2.2. Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 0 3 0
SB.7.2.1. Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 5 2 3 40
SB.7.1.1. İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 9 1 90

Din K.ve A.B. 10 9 1 90

DİN.7.1.6. Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
DİN.7.1.7. Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
DİN.7.1.5. Allah’ın adil, merhametli affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
DİN.7.1.3. Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
DİN.7.1.4. Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
DİN.7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 3 0 100
DİN.7.1.1. Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 4 5 40

İngilizce 10 4 5 40

İNG.7.2.1.Talking about routines and daily activities 3 2 1 67
İNG.7.3.1.Talking about past events 
(Making simple inquiries) 2 0 2 0
İNG.7.3.2.Telling the time, days and dates 1 1 0 100
İNG.7.1.1.Describing characters / people (Making simple inquiries) 3 1 2 33
İNG.7.2.2.Describing what people do regularly (Giving explanations and reasons) 1 0 0 0

Sayısal (MAT) 20 9 11 45

Matematik 20 9 11 45

M.7.1.2.1. Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 1 1 50
M.7.1.2.2. Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
M.7.1.2.3. Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 3 3 0 100
M.7.1.2.4. Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 1 2 33
M.7.1.1.5. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 2 2 50
M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
M.7.1.1.4. Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 5 0 5 0

Sayısal (FEN) 20 10 10 50

Fen 20 10 10 50

F.7.2.1.1. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 5 2 3 40
F.7.2.2.2. Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 2 1 1 50
F.7.2.3.2. Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
F.7.2.3.3. Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
F.7.1.2.1. Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
F.7.1.2.4. Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
F.7.1.1.1. Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
F.7.1.1.5. Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 1 1 50
F.7.1.1.2. Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
F.7.1.2.3. Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100
F.7.2.2.1. Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
F.7.2.1.3. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
F.7.2.1.2. Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
F.7.1.2.2. Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF  DENEME 2 (70222)

UŞAK / UŞAK MERKEZ / Ömer Bedrettin Uşaklı Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
YİĞİT AKSOY 342 7E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
331,403 289,620 4 7 7 7 342

Puanı Hesaplanan: 114 114 114 1186

Katılımlar: 21 114 114 114 1186

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 4 12 0,00 0 3,94 2,27 4,85

Sosyal Bil. 10 9 1 8,67 87 2,13 2,19 5,00

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 4,68 2,77 4,55

İngilizce 10 6 3 5,00 50 2,00 1,30 3,30

Matematik 20 14 2 13,33 67 5,17 1,96 5,60

Fen 20 11 8 8,33 42 4,32 2,30 6,17

Toplam: 90 52 28 42,67 47 22,24 12,64 29,16

Sözel (TÜR)  Dabaadaab bdAaB D b

Cevap Anh. B DDCDDBCDCADDBABBADBC

Sözel (SOS) ADACBCDCaB

Cevap Anh. B ADACBCDCDB

Sözel (DİN) dDBDDCADdB

Cevap Anh. B CDBDDCADCB

Sözel (İNG) a DaADcCCD

Cevap Anh. B BADCADACCD

Sayısal (MAT) CAbBA A CDA c ABDCCD

Cevap Anh. B CADBABACCDABBDABDCCD

Sayısal (FEN) dCad DBAacDDBcBCAcCb

Cevap Anh. B CCBCBDBADBDDBDBCADCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 4 12 20

Türkçe 20 4 12 20

T.7.3.37. Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 0 0
T.7.3.22. Metnin içeriğini yorumlar. 3 2 1 67
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. 3 0 3 0
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
T.7.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 1 2 25
T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 0 2 0
T.7.3.20. Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
T.7.3.36. Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
T.7.3.11. Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 2 0 0 0

Sözel (SOS) 10 9 1 90

Sosyal Bil. 10 9 1 90

SB.7.1.3. Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
SB.7.2.2. Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 3 0 100
SB.7.2.1. Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 5 4 1 80
SB.7.1.1. İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 8 2 80

Din K.ve A.B. 10 8 2 80

DİN.7.1.6. Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
DİN.7.1.7. Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
DİN.7.1.5. Allah’ın adil, merhametli affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
DİN.7.1.3. Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
DİN.7.1.4. Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
DİN.7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 2 1 67
DİN.7.1.1. Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 6 3 60

İngilizce 10 6 3 60

İNG.7.2.1.Talking about routines and daily activities 3 2 1 67
İNG.7.3.1.Talking about past events 
(Making simple inquiries) 2 0 1 0
İNG.7.3.2.Telling the time, days and dates 1 1 0 100
İNG.7.1.1.Describing characters / people (Making simple inquiries) 3 2 1 67
İNG.7.2.2.Describing what people do regularly (Giving explanations and reasons) 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 14 2 70

Matematik 20 14 2 70

M.7.1.2.1. Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 2 0 100
M.7.1.2.2. Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
M.7.1.2.3. Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 3 1 2 33
M.7.1.2.4. Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 1 0 33
M.7.1.1.5. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 3 0 75
M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
M.7.1.1.4. Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 5 5 0 100

Sayısal (FEN) 20 11 8 55

Fen 20 11 8 55

F.7.2.1.1. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 5 2 3 40
F.7.2.2.2. Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 2 2 0 100
F.7.2.3.2. Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
F.7.2.3.3. Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 0 0
F.7.1.2.1. Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
F.7.1.2.4. Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
F.7.1.1.1. Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
F.7.1.1.5. Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 1 1 50
F.7.1.1.2. Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
F.7.1.2.3. Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100
F.7.2.2.1. Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
F.7.2.1.3. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
F.7.2.1.2. Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
F.7.1.2.2. Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF  DENEME 2 (70222)

UŞAK / UŞAK MERKEZ / Ömer Bedrettin Uşaklı Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF YALABIK 418 7E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
197,491 289,620 17 87 87 87 1111

Puanı Hesaplanan: 114 114 114 1186

Katılımlar: 21 114 114 114 1186

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 5 15 0,00 0 3,94 2,27 4,85

Sosyal Bil. 10 2 8 -0,67 -7 2,13 2,19 5,00

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 4,68 2,77 4,55

İngilizce 10 4 6 2,00 20 2,00 1,30 3,30

Matematik 20 5 15 0,00 0 5,17 1,96 5,60

Fen 20 3 17 -2,67 -13 4,32 2,30 6,17

Toplam: 90 24 66 2,00 2 22,24 12,64 29,16

Sözel (TÜR) DcbabdbbdAacccBBdbdC

Cevap Anh. B DDCDDBCDCADDBABBADBC

Sözel (SOS) dcAaabbCad

Cevap Anh. B ADACBCDCDB

Sözel (DİN) dcaDDaADCc

Cevap Anh. B CDBDDCADCB

Sözel (İNG) BcbdADcCab

Cevap Anh. B BADCADACCD

Sayısal (MAT) bbbadBcadcbdBcdBbaCD

Cevap Anh. B CADBABACCDABBDABDCCD

Sayısal (FEN) dacbcDabcdDDdaadbcab

Cevap Anh. B CCBCBDBADBDDBDBCADCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 5 15 25

Türkçe 20 5 15 25

T.7.3.37. Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
T.7.3.22. Metnin içeriğini yorumlar. 3 0 3 0
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. 3 1 2 33
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
T.7.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 2 2 50
T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 1 1 50
T.7.3.20. Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
T.7.3.36. Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
T.7.3.11. Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 2 0 2 0

Sözel (SOS) 10 2 8 20

Sosyal Bil. 10 2 8 20

SB.7.1.3. Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0
SB.7.2.2. Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 0 3 0
SB.7.2.1. Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 5 2 3 40
SB.7.1.1. İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 5 5 50

Din K.ve A.B. 10 5 5 50

DİN.7.1.6. Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
DİN.7.1.7. Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
DİN.7.1.5. Allah’ın adil, merhametli affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
DİN.7.1.3. Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
DİN.7.1.4. Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
DİN.7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 2 1 67
DİN.7.1.1. Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 4 6 40

İngilizce 10 4 6 40

İNG.7.2.1.Talking about routines and daily activities 3 2 1 67
İNG.7.3.1.Talking about past events 
(Making simple inquiries) 2 0 2 0
İNG.7.3.2.Telling the time, days and dates 1 0 1 0
İNG.7.1.1.Describing characters / people (Making simple inquiries) 3 2 1 67
İNG.7.2.2.Describing what people do regularly (Giving explanations and reasons) 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 5 15 25

Matematik 20 5 15 25

M.7.1.2.1. Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 0 2 0
M.7.1.2.2. Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
M.7.1.2.3. Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 3 1 2 33
M.7.1.2.4. Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 1 2 33
M.7.1.1.5. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 1 3 25
M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
M.7.1.1.4. Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 5 2 3 40

Sayısal (FEN) 20 3 17 15

Fen 20 3 17 15

F.7.2.1.1. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 5 2 3 40
F.7.2.2.2. Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 2 0 2 0
F.7.2.3.2. Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
F.7.2.3.3. Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
F.7.1.2.1. Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
F.7.1.2.4. Evren kavramını açıklar. 1 0 1 0
F.7.1.1.1. Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
F.7.1.1.5. Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 0 2 0
F.7.1.1.2. Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
F.7.1.2.3. Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 1 0
F.7.2.2.1. Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
F.7.2.1.3. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
F.7.2.1.2. Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
F.7.1.2.2. Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF  DENEME 2 (70222)

UŞAK / UŞAK MERKEZ / Ömer Bedrettin Uşaklı Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ZAFER BULUT KILCI 419 7E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
187,711 289,620 19 101 101 101 1152

Puanı Hesaplanan: 114 114 114 1186

Katılımlar: 21 114 114 114 1186

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 5 15 0,00 0 3,94 2,27 4,85

Sosyal Bil. 10 3 7 0,67 7 2,13 2,19 5,00

Din K.ve A.B. 10 1 8 -1,67 -17 4,68 2,77 4,55

İngilizce 10 1 7 -1,33 -13 2,00 1,30 3,30

Matematik 20 3 15 -2,00 -10 5,17 1,96 5,60

Fen 20 5 14 0,33 2 4,32 2,30 6,17

Toplam: 90 18 66 -4,00 -4 22,24 12,64 29,16

Sözel (TÜR) DbAccBdbcacdaacDBdca

Cevap Anh. A DCADDBADBCBABCDDBCDD

Sözel (SOS) caDccaAcBd

Cevap Anh. A ACDBDCADBC

Sözel (DİN) daCdc caba

Cevap Anh. A ADCBBDDCCD

Sözel (İNG) badabc  Da

Cevap Anh. A ADACCDBADC

Sayısal (MAT) bCbdacd bCadbCdbad c

Cevap Anh. A CCDACDABDCBBACADBABD

Sayısal (FEN) DcCadbdcbAbdCacbDa c

Cevap Anh. A DBCDBABDCADBCCBDDCBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 5 15 25

Türkçe 20 5 15 25

T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 2 2 50
T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 0 2 0
T.7.3.11. Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 2 1 1 50
T.7.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
T.7.3.22. Metnin içeriğini yorumlar. 3 1 2 33
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. 3 0 3 0
T.7.3.20. Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
T.7.3.36. Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
T.7.3.37. Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0

Sözel (SOS) 10 3 7 30

Sosyal Bil. 10 3 7 30

SB.7.2.1. Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 5 1 4 20
SB.7.2.2. Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 0 3 0
SB.7.1.3. Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
SB.7.1.1. İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 1 8 10

Din K.ve A.B. 10 1 8 10

DİN.7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 1 2 33
DİN.7.1.1. Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0
DİN.7.1.5. Allah’ın adil, merhametli affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 2 0 2 0
DİN.7.1.3. Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 0 0
DİN.7.1.4. Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
DİN.7.1.6. Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
DİN.7.1.7. Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 1 7 10

İngilizce 10 1 7 10

İNG.7.1.1.Describing characters / people (Making simple inquiries) 3 0 3 0
İNG.7.2.1.Talking about routines and daily activities 3 0 2 0
İNG.7.2.2.Describing what people do regularly (Giving explanations and reasons) 1 0 1 0
İNG.7.3.1.Talking about past events 
(Making simple inquiries) 2 0 1 0
İNG.7.3.2.Telling the time, days and dates 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 3 15 15

Matematik 20 3 15 15

M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
M.7.1.1.4. Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 5 0 5 0
M.7.1.1.5. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 0 3 0
M.7.1.2.1. Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 2 0 100
M.7.1.2.4. Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 0 3 0
M.7.1.2.2. Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
M.7.1.2.3. Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 3 0 2 0

Sayısal (FEN) 20 5 14 25

Fen 20 5 14 25

F.7.1.1.1. Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
F.7.1.1.5. Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 1 1 50
F.7.1.2.2. Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
F.7.1.2.1. Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
F.7.1.2.4. Evren kavramını açıklar. 1 0 1 0
F.7.1.2.3. Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 1 0
F.7.2.1.1. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 5 1 4 20
F.7.2.1.3. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
F.7.2.1.2. Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
F.7.2.2.1. Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
F.7.2.2.2. Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 2 1 1 50
F.7.2.3.2. Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
F.7.1.1.2. Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
F.7.2.3.3. Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF  DENEME 2 (70222)

UŞAK / UŞAK MERKEZ / Ömer Bedrettin Uşaklı Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP YILMAZ 430 7E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
413,084 289,620 2 3 3 3 67

Puanı Hesaplanan: 114 114 114 1186

Katılımlar: 21 114 114 114 1186

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 3,94 2,27 4,85

Sosyal Bil. 10 7 3 6,00 60 2,13 2,19 5,00

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 4,68 2,77 4,55

İngilizce 10 6 4 4,67 47 2,00 1,30 3,30

Matematik 20 16 4 14,67 73 5,17 1,96 5,60

Fen 20 18 2 17,33 87 4,32 2,30 6,17

Toplam: 90 69 21 62,00 69 22,24 12,64 29,16

Sözel (TÜR) aCADDBADBaBAcCcDBbbD

Cevap Anh. A DCADDBADBCBABCDDBCDD

Sözel (SOS) dCDBaCdDBC

Cevap Anh. A ACDBDCADBC

Sözel (DİN) AaCBBcDCCD

Cevap Anh. A ADCBBDDCCD

Sözel (İNG) AcdCCcBbDC

Cevap Anh. A ADACCDBADC

Sayısal (MAT) CCDAdDABDCccACADcABD

Cevap Anh. A CCDACDABDCBBACADBABD

Sayısal (FEN) DaCDBABDCADBCCBcDCBD

Cevap Anh. A DBCDBABDCADBCCBDDCBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 14 6 70

Türkçe 20 14 6 70

T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 4 0 100
T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 1 1 50
T.7.3.11. Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 2 2 0 100
T.7.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
T.7.3.22. Metnin içeriğini yorumlar. 3 3 0 100
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. 3 1 2 33
T.7.3.20. Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
T.7.3.36. Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
T.7.3.37. Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0

Sözel (SOS) 10 7 3 70

Sosyal Bil. 10 7 3 70

SB.7.2.1. Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 5 3 2 60
SB.7.2.2. Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 3 0 100
SB.7.1.3. Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0
SB.7.1.1. İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 8 2 80

Din K.ve A.B. 10 8 2 80

DİN.7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 3 0 100
DİN.7.1.1. Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0
DİN.7.1.5. Allah’ın adil, merhametli affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
DİN.7.1.3. Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
DİN.7.1.4. Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
DİN.7.1.6. Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
DİN.7.1.7. Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 6 4 60

İngilizce 10 6 4 60

İNG.7.1.1.Describing characters / people (Making simple inquiries) 3 1 2 33
İNG.7.2.1.Talking about routines and daily activities 3 3 0 100
İNG.7.2.2.Describing what people do regularly (Giving explanations and reasons) 1 0 1 0
İNG.7.3.1.Talking about past events 
(Making simple inquiries) 2 1 1 50
İNG.7.3.2.Telling the time, days and dates 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 16 4 80

Matematik 20 16 4 80

M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
M.7.1.1.4. Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 5 4 1 80
M.7.1.1.5. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 3 1 75
M.7.1.2.1. Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 2 0 100
M.7.1.2.4. Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 1 2 33
M.7.1.2.2. Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
M.7.1.2.3. Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 3 3 0 100

Sayısal (FEN) 20 18 2 90

Fen 20 18 2 90

F.7.1.1.1. Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
F.7.1.1.5. Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 1 1 50
F.7.1.2.2. Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
F.7.1.2.1. Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
F.7.1.2.4. Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
F.7.1.2.3. Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100
F.7.2.1.1. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 5 5 0 100
F.7.2.1.3. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
F.7.2.1.2. Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
F.7.2.2.1. Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
F.7.2.2.2. Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 2 2 0 100
F.7.2.3.2. Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
F.7.1.1.2. Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
F.7.2.3.3. Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF  DENEME 2 (70222)

UŞAK / UŞAK MERKEZ / Ömer Bedrettin Uşaklı Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
*AĞRI CAN DOĞDU 60 7F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
200,252 289,620 10 86 86 86 1099

Puanı Hesaplanan: 114 114 114 1186

Katılımlar: 13 114 114 114 1186

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 3 17 -2,67 -13 0,18 2,27 4,85

Sosyal Bil. 10 2 8 -0,67 -7 0,10 2,19 5,00

Din K.ve A.B. 10 2 7 -0,33 -3 0,31 2,77 4,55

İngilizce 10 3 4 1,67 17 -0,18 1,30 3,30

Matematik 20 5 15 0,00 0 1,15 1,96 5,60

Fen 20 7 13 2,67 13 0,67 2,30 6,17

Toplam: 90 22 64 0,67 1 2,23 12,64 29,16

Sözel (TÜR) abaabBdbCdaacdBadbca

Cevap Anh. B DDCDDBCDCADDBABBADBC

Sözel (SOS) baAddaDbcd

Cevap Anh. B ADACBCDCDB

Sözel (DİN) dbcD bAcbd

Cevap Anh. B CDBDDCADCB

Sözel (İNG)  bDacDAb  

Cevap Anh. B BADCADACCD

Sayısal (MAT) bAcdAccbacdBdbcdabCD

Cevap Anh. B CADBABACCDABBDABDCCD

Sayısal (FEN) bCabdacbaBDccaBCADab

Cevap Anh. B CCBCBDBADBDDBDBCADCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 3 17 15

Türkçe 20 3 17 15

T.7.3.37. Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
T.7.3.22. Metnin içeriğini yorumlar. 3 1 2 33
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. 3 1 2 33
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
T.7.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 1 3 25
T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 0 2 0
T.7.3.20. Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
T.7.3.36. Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
T.7.3.11. Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 2 0 2 0

Sözel (SOS) 10 2 8 20

Sosyal Bil. 10 2 8 20

SB.7.1.3. Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0
SB.7.2.2. Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 0 3 0
SB.7.2.1. Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 5 2 3 40
SB.7.1.1. İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 2 7 20

Din K.ve A.B. 10 2 7 20

DİN.7.1.6. Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
DİN.7.1.7. Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
DİN.7.1.5. Allah’ın adil, merhametli affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 2 0 1 0
DİN.7.1.3. Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
DİN.7.1.4. Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
DİN.7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 1 2 33
DİN.7.1.1. Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 3 4 30

İngilizce 10 3 4 30

İNG.7.2.1.Talking about routines and daily activities 3 0 1 0
İNG.7.3.1.Talking about past events 
(Making simple inquiries) 2 0 2 0
İNG.7.3.2.Telling the time, days and dates 1 1 0 100
İNG.7.1.1.Describing characters / people (Making simple inquiries) 3 2 1 67
İNG.7.2.2.Describing what people do regularly (Giving explanations and reasons) 1 0 0 0

Sayısal (MAT) 20 5 15 25

Matematik 20 5 15 25

M.7.1.2.1. Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 0 2 0
M.7.1.2.2. Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
M.7.1.2.3. Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 3 1 2 33
M.7.1.2.4. Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 0 3 0
M.7.1.1.5. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 1 3 25
M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
M.7.1.1.4. Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 5 2 3 40

Sayısal (FEN) 20 7 13 35

Fen 20 7 13 35

F.7.2.1.1. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 5 0 5 0
F.7.2.2.2. Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 2 2 0 100
F.7.2.3.2. Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
F.7.2.3.3. Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
F.7.1.2.1. Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
F.7.1.2.4. Evren kavramını açıklar. 1 0 1 0
F.7.1.1.1. Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
F.7.1.1.5. Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 1 1 50
F.7.1.1.2. Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
F.7.1.2.3. Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 1 0
F.7.2.2.1. Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
F.7.2.1.3. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
F.7.2.1.2. Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
F.7.1.2.2. Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF  DENEME 2 (70222)

UŞAK / UŞAK MERKEZ / Ömer Bedrettin Uşaklı Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
CANSU AYDIN 299 7F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
221,741 289,620 3 64 64 64 978

Puanı Hesaplanan: 114 114 114 1186

Katılımlar: 13 114 114 114 1186

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 13 2,67 13 0,18 2,27 4,85

Sosyal Bil. 10 3 7 0,67 7 0,10 2,19 5,00

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 0,31 2,77 4,55

İngilizce 10 4 6 2,00 20 -0,18 1,30 3,30

Matematik 20 6 14 1,33 7 1,15 1,96 5,60

Fen 20 4 16 -1,33 -7 0,67 2,30 6,17

Toplam: 90 29 61 8,67 10 2,23 12,64 29,16

Sözel (TÜR) bbdDbdaDacbDBdBdcaBC

Cevap Anh. B DDCDDBCDCADDBABBADBC

Sözel (SOS) AbcdBCadad

Cevap Anh. B ADACBCDCDB

Sözel (DİN) CccbaCbDCB

Cevap Anh. B CDBDDCADCB

Sözel (İNG) adaCbDACba

Cevap Anh. B BADCADACCD

Sayısal (MAT) adDcABAadaddcDdaDada

Cevap Anh. B CADBABACCDABBDABDCCD

Sayısal (FEN) adaadccADdDcabdbcaCa

Cevap Anh. B CCBCBDBADBDDBDBCADCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 7 13 35

Türkçe 20 7 13 35

T.7.3.37. Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
T.7.3.22. Metnin içeriğini yorumlar. 3 0 3 0
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. 3 1 2 33
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
T.7.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 0 4 0
T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 2 0 100
T.7.3.20. Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
T.7.3.36. Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
T.7.3.11. Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 2 1 1 50

Sözel (SOS) 10 3 7 30

Sosyal Bil. 10 3 7 30

SB.7.1.3. Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
SB.7.2.2. Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 1 2 33
SB.7.2.1. Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 5 0 5 0
SB.7.1.1. İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 5 5 50

Din K.ve A.B. 10 5 5 50

DİN.7.1.6. Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
DİN.7.1.7. Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
DİN.7.1.5. Allah’ın adil, merhametli affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 2 0 2 0
DİN.7.1.3. Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
DİN.7.1.4. Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
DİN.7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 2 1 67
DİN.7.1.1. Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 4 6 40

İngilizce 10 4 6 40

İNG.7.2.1.Talking about routines and daily activities 3 1 2 33
İNG.7.3.1.Talking about past events 
(Making simple inquiries) 2 1 1 50
İNG.7.3.2.Telling the time, days and dates 1 0 1 0
İNG.7.1.1.Describing characters / people (Making simple inquiries) 3 2 1 67
İNG.7.2.2.Describing what people do regularly (Giving explanations and reasons) 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 6 14 30

Matematik 20 6 14 30

M.7.1.2.1. Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 0 2 0
M.7.1.2.2. Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
M.7.1.2.3. Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 3 2 1 67
M.7.1.2.4. Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 2 1 67
M.7.1.1.5. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 1 3 25
M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
M.7.1.1.4. Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 5 1 4 20

Sayısal (FEN) 20 4 16 20

Fen 20 4 16 20

F.7.2.1.1. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 5 0 5 0
F.7.2.2.2. Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 2 0 2 0
F.7.2.3.2. Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
F.7.2.3.3. Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
F.7.1.2.1. Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
F.7.1.2.4. Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
F.7.1.1.1. Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
F.7.1.1.5. Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 1 1 50
F.7.1.1.2. Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
F.7.1.2.3. Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 1 0
F.7.2.2.1. Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
F.7.2.1.3. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
F.7.2.1.2. Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
F.7.1.2.2. Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF  DENEME 2 (70222)

UŞAK / UŞAK MERKEZ / Ömer Bedrettin Uşaklı Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
DEVRAN BAKIR 63 7F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
210,253 289,620 6 77 77 77 1054

Puanı Hesaplanan: 114 114 114 1186

Katılımlar: 13 114 114 114 1186

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 6 12 2,00 10 0,18 2,27 4,85

Sosyal Bil. 10 2 8 -0,67 -7 0,10 2,19 5,00

Din K.ve A.B. 10 2 8 -0,67 -7 0,31 2,77 4,55

İngilizce 10 4 6 2,00 20 -0,18 1,30 3,30

Matematik 20 3 17 -2,67 -13 1,15 1,96 5,60

Fen 20 8 12 4,00 20 0,67 2,30 6,17

Toplam: 90 25 63 4,00 4 2,23 12,64 29,16

Sözel (TÜR) bDCab CDadcDcdBcda b

Cevap Anh. B DDCDDBCDCADDBABBADBC

Sözel (SOS) AbddBbcacd

Cevap Anh. B ADACBCDCDB

Sözel (DİN) dcdbaacaCB

Cevap Anh. B CDBDDCADCB

Sözel (İNG) BdDbAabddD

Cevap Anh. B BADCADACCD

Sayısal (MAT) bAcdbcAbdadadDdcbabb

Cevap Anh. B CADBABACCDABBDABDCCD

Sayısal (FEN) CdBaBDBbadcccDBbAbdc

Cevap Anh. B CCBCBDBADBDDBDBCADCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 6 12 30

Türkçe 20 6 12 30

T.7.3.37. Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
T.7.3.22. Metnin içeriğini yorumlar. 3 1 1 33
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. 3 3 0 100
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
T.7.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 0 4 0
T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 1 1 50
T.7.3.20. Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
T.7.3.36. Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
T.7.3.11. Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 2 0 1 0

Sözel (SOS) 10 2 8 20

Sosyal Bil. 10 2 8 20

SB.7.1.3. Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
SB.7.2.2. Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 0 3 0
SB.7.2.1. Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 5 0 5 0
SB.7.1.1. İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 2 8 20

Din K.ve A.B. 10 2 8 20

DİN.7.1.6. Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
DİN.7.1.7. Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
DİN.7.1.5. Allah’ın adil, merhametli affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 2 0 2 0
DİN.7.1.3. Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
DİN.7.1.4. Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
DİN.7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 2 1 67
DİN.7.1.1. Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 4 6 40

İngilizce 10 4 6 40

İNG.7.2.1.Talking about routines and daily activities 3 1 2 33
İNG.7.3.1.Talking about past events 
(Making simple inquiries) 2 0 2 0
İNG.7.3.2.Telling the time, days and dates 1 1 0 100
İNG.7.1.1.Describing characters / people (Making simple inquiries) 3 1 2 33
İNG.7.2.2.Describing what people do regularly (Giving explanations and reasons) 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 3 17 15

Matematik 20 3 17 15

M.7.1.2.1. Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 0 2 0
M.7.1.2.2. Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
M.7.1.2.3. Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 3 0 3 0
M.7.1.2.4. Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 1 2 33
M.7.1.1.5. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 1 3 25
M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
M.7.1.1.4. Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 5 0 5 0

Sayısal (FEN) 20 8 12 40

Fen 20 8 12 40

F.7.2.1.1. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 5 3 2 60
F.7.2.2.2. Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 2 0 2 0
F.7.2.3.2. Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
F.7.2.3.3. Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
F.7.1.2.1. Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
F.7.1.2.4. Evren kavramını açıklar. 1 0 1 0
F.7.1.1.1. Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
F.7.1.1.5. Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 0 2 0
F.7.1.1.2. Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
F.7.1.2.3. Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 1 0
F.7.2.2.1. Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
F.7.2.1.3. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
F.7.2.1.2. Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
F.7.1.2.2. Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF  DENEME 2 (70222)

UŞAK / UŞAK MERKEZ / Ömer Bedrettin Uşaklı Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
DURMUŞ ENDER ÇAM 78 7F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
196,576 289,620 11 90 90 90 1115

Puanı Hesaplanan: 114 114 114 1186

Katılımlar: 13 114 114 114 1186

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 4 14 -0,67 -3 0,18 2,27 4,85

Sosyal Bil. 10 0 9 -3,00 -30 0,10 2,19 5,00

Din K.ve A.B. 10 2 8 -0,67 -7 0,31 2,77 4,55

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 -0,18 1,30 3,30

Matematik 20 5 11 1,33 7 1,15 1,96 5,60

Fen 20 5 15 0,00 0 0,67 2,30 6,17

Toplam: 90 18 65 -3,67 -4 2,23 12,64 29,16

Sözel (TÜR) cdcbDa acaBbcCDcd bc

Cevap Anh. A DCADDBADBCBABCDDBCDD

Sözel (SOS) cbacc dbcb

Cevap Anh. A ACDBDCADBC

Sözel (DİN) dbbacDaCdb

Cevap Anh. A ADCBBDDCCD

Sözel (İNG) bcbdCbdAbb

Cevap Anh. A ADACCDBADC

Sayısal (MAT) ddacbDbabCcBcaAD    

Cevap Anh. A CCDACDABDCBBACADBABD

Sayısal (FEN) ccbacbBDCcbaCbdbaCda

Cevap Anh. A DBCDBABDCADBCCBDDCBD

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 4 14 20

Türkçe 20 4 14 20

T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 0 4 0
T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 1 0 50
T.7.3.11. Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 2 0 1 0
T.7.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
T.7.3.22. Metnin içeriğini yorumlar. 3 0 3 0
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. 3 1 2 33
T.7.3.20. Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
T.7.3.36. Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
T.7.3.37. Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0

Sözel (SOS) 10 0 9 0

Sosyal Bil. 10 0 9 0

SB.7.2.1. Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 5 0 4 0
SB.7.2.2. Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 0 3 0
SB.7.1.3. Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0
SB.7.1.1. İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 2 8 20

Din K.ve A.B. 10 2 8 20

DİN.7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 0 3 0
DİN.7.1.1. Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0
DİN.7.1.5. Allah’ın adil, merhametli affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 2 0 2 0
DİN.7.1.3. Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
DİN.7.1.4. Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
DİN.7.1.6. Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
DİN.7.1.7. Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 2 8 20

İngilizce 10 2 8 20

İNG.7.1.1.Describing characters / people (Making simple inquiries) 3 0 3 0
İNG.7.2.1.Talking about routines and daily activities 3 1 2 33
İNG.7.2.2.Describing what people do regularly (Giving explanations and reasons) 1 0 1 0
İNG.7.3.1.Talking about past events 
(Making simple inquiries) 2 1 1 50
İNG.7.3.2.Telling the time, days and dates 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 5 11 25

Matematik 20 5 11 25

M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
M.7.1.1.4. Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 5 1 4 20
M.7.1.1.5. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 0 4 0
M.7.1.2.1. Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 1 1 50
M.7.1.2.4. Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 1 0 33
M.7.1.2.2. Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
M.7.1.2.3. Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 3 1 0 33

Sayısal (FEN) 20 5 15 25

Fen 20 5 15 25

F.7.1.1.1. Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
F.7.1.1.5. Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 0 2 0
F.7.1.2.2. Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
F.7.1.2.1. Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
F.7.1.2.4. Evren kavramını açıklar. 1 0 1 0
F.7.1.2.3. Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100
F.7.2.1.1. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 5 3 2 60
F.7.2.1.3. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
F.7.2.1.2. Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
F.7.2.2.1. Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
F.7.2.2.2. Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 2 1 1 50
F.7.2.3.2. Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
F.7.1.1.2. Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
F.7.2.3.3. Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF  DENEME 2 (70222)

UŞAK / UŞAK MERKEZ / Ömer Bedrettin Uşaklı Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
EFE ÇETİN 191 7F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
228,793 289,620 1 53 53 53 916

Puanı Hesaplanan: 114 114 114 1186

Katılımlar: 13 114 114 114 1186

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 4 12 0,00 0 0,18 2,27 4,85

Sosyal Bil. 10 4 6 2,00 20 0,10 2,19 5,00

Din K.ve A.B. 10 2 8 -0,67 -7 0,31 2,77 4,55

İngilizce 10 1 9 -2,00 -20 -0,18 1,30 3,30

Matematik 20 11 9 8,00 40 1,15 1,96 5,60

Fen 20 3 17 -2,67 -13 0,67 2,30 6,17

Toplam: 90 25 61 4,67 5 2,23 12,64 29,16

Sözel (TÜR) DadcDcdb  cdB aa bbD

Cevap Anh. A DCADDBADBCBABCDDBCDD

Sözel (SOS) ddcBbCAbBb

Cevap Anh. A ACDBDCADBC

Sözel (DİN) caCBdbabbc

Cevap Anh. A ADCBBDDCCD

Sözel (İNG) dbcabcadbC

Cevap Anh. A ADACCDBADC

Sayısal (MAT) bCacCDABcCadACbDacBD

Cevap Anh. A CCDACDABDCBBACADBABD

Sayısal (FEN) adbDacabCdbcabdacbaD

Cevap Anh. A DBCDBABDCADBCCBDDCBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 4 12 20

Türkçe 20 4 12 20

T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 0 4 0
T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 1 1 50
T.7.3.11. Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 2 0 1 0
T.7.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
T.7.3.22. Metnin içeriğini yorumlar. 3 1 1 33
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. 3 1 0 33
T.7.3.20. Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
T.7.3.36. Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
T.7.3.37. Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0

Sözel (SOS) 10 4 6 40

Sosyal Bil. 10 4 6 40

SB.7.2.1. Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 5 1 4 20
SB.7.2.2. Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 1 2 33
SB.7.1.3. Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
SB.7.1.1. İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 2 8 20

Din K.ve A.B. 10 2 8 20

DİN.7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 2 1 67
DİN.7.1.1. Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0
DİN.7.1.5. Allah’ın adil, merhametli affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 2 0 2 0
DİN.7.1.3. Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
DİN.7.1.4. Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
DİN.7.1.6. Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
DİN.7.1.7. Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 1 9 10

İngilizce 10 1 9 10

İNG.7.1.1.Describing characters / people (Making simple inquiries) 3 0 3 0
İNG.7.2.1.Talking about routines and daily activities 3 0 3 0
İNG.7.2.2.Describing what people do regularly (Giving explanations and reasons) 1 0 1 0
İNG.7.3.1.Talking about past events 
(Making simple inquiries) 2 1 1 50
İNG.7.3.2.Telling the time, days and dates 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 11 9 55

Matematik 20 11 9 55

M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
M.7.1.1.4. Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 5 3 2 60
M.7.1.1.5. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 2 2 50
M.7.1.2.1. Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 2 0 100
M.7.1.2.4. Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 1 2 33
M.7.1.2.2. Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
M.7.1.2.3. Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 3 2 1 67

Sayısal (FEN) 20 3 17 15

Fen 20 3 17 15

F.7.1.1.1. Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
F.7.1.1.5. Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 0 2 0
F.7.1.2.2. Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
F.7.1.2.1. Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
F.7.1.2.4. Evren kavramını açıklar. 1 0 1 0
F.7.1.2.3. Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 1 0
F.7.2.1.1. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 5 2 3 40
F.7.2.1.3. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
F.7.2.1.2. Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
F.7.2.2.1. Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
F.7.2.2.2. Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 2 0 2 0
F.7.2.3.2. Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
F.7.1.1.2. Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
F.7.2.3.3. Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF  DENEME 2 (70222)

UŞAK / UŞAK MERKEZ / Ömer Bedrettin Uşaklı Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
GÖKŞİN ECRİN 111 7F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
220,456 289,620 4 67 67 67 991

Puanı Hesaplanan: 114 114 114 1186

Katılımlar: 13 114 114 114 1186

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 2 10 -1,33 -7 0,18 2,27 4,85

Sosyal Bil. 10 3 3 2,00 20 0,10 2,19 5,00

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 0,31 2,77 4,55

İngilizce 10 3 7 0,67 7 -0,18 1,30 3,30

Matematik 20 6 5 4,33 22 1,15 1,96 5,60

Fen 20 3 10 -0,33 -2 0,67 2,30 6,17

Toplam: 90 20 42 6,00 7 2,23 12,64 29,16

Sözel (TÜR) abbc   cada  d B  cC

Cevap Anh. B DDCDDBCDCADDBABBADBC

Sözel (SOS) Aa b CD  a

Cevap Anh. B ADACBCDCDB

Sözel (DİN) CcdbabAbCd

Cevap Anh. B CDBDDCADCB

Sözel (İNG) abcdcbAbCD

Cevap Anh. B BADCADACCD

Sayısal (MAT) C   dBA Cac a   aCC 

Cevap Anh. B CADBABACCDABBDABDCCD

Sayısal (FEN) dCcda c ad  Bc b a D

Cevap Anh. B CCBCBDBADBDDBDBCADCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 2 10 10

Türkçe 20 2 10 10

T.7.3.37. Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
T.7.3.22. Metnin içeriğini yorumlar. 3 0 1 0
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. 3 0 1 0
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
T.7.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 0 0
T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 1 3 25
T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 1 0 50
T.7.3.20. Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 0 0
T.7.3.36. Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
T.7.3.11. Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 2 0 1 0

Sözel (SOS) 10 3 3 30

Sosyal Bil. 10 3 3 30

SB.7.1.3. Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
SB.7.2.2. Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 1 2 33
SB.7.2.1. Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 5 1 1 20
SB.7.1.1. İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 0 0

Sözel (DİN) 10 3 7 30

Din K.ve A.B. 10 3 7 30

DİN.7.1.6. Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
DİN.7.1.7. Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
DİN.7.1.5. Allah’ın adil, merhametli affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 2 0 2 0
DİN.7.1.3. Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
DİN.7.1.4. Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
DİN.7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 2 1 67
DİN.7.1.1. Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 3 7 30

İngilizce 10 3 7 30

İNG.7.2.1.Talking about routines and daily activities 3 1 2 33
İNG.7.3.1.Talking about past events 
(Making simple inquiries) 2 0 2 0
İNG.7.3.2.Telling the time, days and dates 1 0 1 0
İNG.7.1.1.Describing characters / people (Making simple inquiries) 3 1 2 33
İNG.7.2.2.Describing what people do regularly (Giving explanations and reasons) 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 6 5 30

Matematik 20 6 5 30

M.7.1.2.1. Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 2 0 100
M.7.1.2.2. Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 0 0
M.7.1.2.3. Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 3 0 2 0
M.7.1.2.4. Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 1 0 33
M.7.1.1.5. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 1 1 25
M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
M.7.1.1.4. Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 5 1 2 20

Sayısal (FEN) 20 3 10 15

Fen 20 3 10 15

F.7.2.1.1. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 5 0 3 0
F.7.2.2.2. Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 2 1 1 50
F.7.2.3.2. Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
F.7.2.3.3. Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
F.7.1.2.1. Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
F.7.1.2.4. Evren kavramını açıklar. 1 0 0 0
F.7.1.1.1. Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
F.7.1.1.5. Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 0 1 0
F.7.1.1.2. Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 0 0
F.7.1.2.3. Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100
F.7.2.2.1. Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 0 0
F.7.2.1.3. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
F.7.2.1.2. Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
F.7.1.2.2. Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF  DENEME 2 (70222)

UŞAK / UŞAK MERKEZ / Ömer Bedrettin Uşaklı Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
GÜLER OK 115 7F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
207,448 289,620 7 78 78 78 1066

Puanı Hesaplanan: 114 114 114 1186

Katılımlar: 13 114 114 114 1186

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 6 14 1,33 7 0,18 2,27 4,85

Sosyal Bil. 10 2 8 -0,67 -7 0,10 2,19 5,00

Din K.ve A.B. 10 1 9 -2,00 -20 0,31 2,77 4,55

İngilizce 10 1 9 -2,00 -20 -0,18 1,30 3,30

Matematik 20 8 12 4,00 20 1,15 1,96 5,60

Fen 20 3 17 -2,67 -13 0,67 2,30 6,17

Toplam: 90 21 69 -2,00 -2 2,23 12,64 29,16

Sözel (TÜR) bbCDccdDdbbaaABdAcad

Cevap Anh. B DDCDDBCDCADDBABBADBC

Sözel (SOS) cbcCBabacd

Cevap Anh. B ADACBCDCDB

Sözel (DİN) baccDddabd

Cevap Anh. B CDBDDCADCB

Sözel (İNG) ddcbAbcabc

Cevap Anh. B BADCADACCD

Sayısal (MAT) aADBbBAddacaBcdBbCda

Cevap Anh. B CADBABACCDABBDABDCCD

Sayısal (FEN) bCaadbccDabcdbabcDba

Cevap Anh. B CCBCBDBADBDDBDBCADCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 6 14 30

Türkçe 20 6 14 30

T.7.3.37. Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
T.7.3.22. Metnin içeriğini yorumlar. 3 0 3 0
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. 3 2 1 67
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
T.7.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 0 4 0
T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 0 2 0
T.7.3.20. Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
T.7.3.36. Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
T.7.3.11. Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 2 1 1 50

Sözel (SOS) 10 2 8 20

Sosyal Bil. 10 2 8 20

SB.7.1.3. Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0
SB.7.2.2. Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 0 3 0
SB.7.2.1. Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 5 1 4 20
SB.7.1.1. İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 1 9 10

Din K.ve A.B. 10 1 9 10

DİN.7.1.6. Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
DİN.7.1.7. Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
DİN.7.1.5. Allah’ın adil, merhametli affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
DİN.7.1.3. Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
DİN.7.1.4. Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
DİN.7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 0 3 0
DİN.7.1.1. Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 1 9 10

İngilizce 10 1 9 10

İNG.7.2.1.Talking about routines and daily activities 3 0 3 0
İNG.7.3.1.Talking about past events 
(Making simple inquiries) 2 0 2 0
İNG.7.3.2.Telling the time, days and dates 1 0 1 0
İNG.7.1.1.Describing characters / people (Making simple inquiries) 3 1 2 33
İNG.7.2.2.Describing what people do regularly (Giving explanations and reasons) 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 8 12 40

Matematik 20 8 12 40

M.7.1.2.1. Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 1 1 50
M.7.1.2.2. Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
M.7.1.2.3. Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 3 2 1 67
M.7.1.2.4. Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 2 1 67
M.7.1.1.5. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 2 2 50
M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
M.7.1.1.4. Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 5 0 5 0

Sayısal (FEN) 20 3 17 15

Fen 20 3 17 15

F.7.2.1.1. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 5 0 5 0
F.7.2.2.2. Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 2 1 1 50
F.7.2.3.2. Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
F.7.2.3.3. Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
F.7.1.2.1. Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
F.7.1.2.4. Evren kavramını açıklar. 1 0 1 0
F.7.1.1.1. Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
F.7.1.1.5. Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 0 2 0
F.7.1.1.2. Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
F.7.1.2.3. Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 1 0
F.7.2.2.1. Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
F.7.2.1.3. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
F.7.2.1.2. Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
F.7.1.2.2. Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF  DENEME 2 (70222)

UŞAK / UŞAK MERKEZ / Ömer Bedrettin Uşaklı Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
HASAN GÜNDOĞU 131 7F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
201,550 289,620 8 83 83 83 1091

Puanı Hesaplanan: 114 114 114 1186

Katılımlar: 13 114 114 114 1186

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 5 12 1,00 5 0,18 2,27 4,85

Sosyal Bil. 10 2 6 0,00 0 0,10 2,19 5,00

Din K.ve A.B. 10 2 7 -0,33 -3 0,31 2,77 4,55

İngilizce 10 1 9 -2,00 -20 -0,18 1,30 3,30

Matematik 20 3 15 -2,00 -10 1,15 1,96 5,60

Fen 20 7 12 3,00 15 0,67 2,30 6,17

Toplam: 90 20 61 -0,33 0 2,23 12,64 29,16

Sözel (TÜR) bbcDcddcBCdc d bc DD

Cevap Anh. A DCADDBADBCBABCDDBCDD

Sözel (SOS) A bcDbc dd

Cevap Anh. A ACDBDCADBC

Sözel (DİN) cbbBBbb db

Cevap Anh. A ADCBBDDCCD

Sözel (İNG) cDcddbdbba

Cevap Anh. A ADACCDBADC

Sayısal (MAT) bCacaacBadd bbcc cBa

Cevap Anh. A CCDACDABDCBBACADBABD

Sayısal (FEN) aBCbBccDabbB dcbadBD

Cevap Anh. A DBCDBABDCADBCCBDDCBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 5 12 25

Türkçe 20 5 12 25

T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 1 3 25
T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 0 1 0
T.7.3.11. Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 2 0 2 0
T.7.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
T.7.3.22. Metnin içeriğini yorumlar. 3 2 1 67
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. 3 1 1 33
T.7.3.20. Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
T.7.3.36. Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
T.7.3.37. Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (SOS) 10 2 6 20

Sosyal Bil. 10 2 6 20

SB.7.2.1. Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 5 2 2 40
SB.7.2.2. Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 0 2 0
SB.7.1.3. Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0
SB.7.1.1. İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 2 7 20

Din K.ve A.B. 10 2 7 20

DİN.7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 1 2 33
DİN.7.1.1. Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0
DİN.7.1.5. Allah’ın adil, merhametli affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
DİN.7.1.3. Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
DİN.7.1.4. Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 0 0
DİN.7.1.6. Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
DİN.7.1.7. Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 1 9 10

İngilizce 10 1 9 10

İNG.7.1.1.Describing characters / people (Making simple inquiries) 3 1 2 33
İNG.7.2.1.Talking about routines and daily activities 3 0 3 0
İNG.7.2.2.Describing what people do regularly (Giving explanations and reasons) 1 0 1 0
İNG.7.3.1.Talking about past events 
(Making simple inquiries) 2 0 2 0
İNG.7.3.2.Telling the time, days and dates 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 3 15 15

Matematik 20 3 15 15

M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
M.7.1.1.4. Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 5 0 5 0
M.7.1.1.5. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 1 3 25
M.7.1.2.1. Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 0 2 0
M.7.1.2.4. Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 0 1 0
M.7.1.2.2. Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
M.7.1.2.3. Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 3 1 2 33

Sayısal (FEN) 20 7 12 35

Fen 20 7 12 35

F.7.1.1.1. Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
F.7.1.1.5. Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 2 0 100
F.7.1.2.2. Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
F.7.1.2.1. Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
F.7.1.2.4. Evren kavramını açıklar. 1 0 1 0
F.7.1.2.3. Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 1 0
F.7.2.1.1. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 5 2 3 40
F.7.2.1.3. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
F.7.2.1.2. Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
F.7.2.2.1. Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
F.7.2.2.2. Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 2 0 1 0
F.7.2.3.2. Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
F.7.1.1.2. Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
F.7.2.3.3. Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF  DENEME 2 (70222)

UŞAK / UŞAK MERKEZ / Ömer Bedrettin Uşaklı Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
MERT TOSBIYIK 164 7F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
227,767 289,620 2 56 56 56 931

Puanı Hesaplanan: 114 114 114 1186

Katılımlar: 13 114 114 114 1186

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 4 11 0,33 2 0,18 2,27 4,85

Sosyal Bil. 10 1 9 -2,00 -20 0,10 2,19 5,00

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 0,31 2,77 4,55

İngilizce 10 2 5 0,33 3 -0,18 1,30 3,30

Matematik 20 7 12 3,00 15 1,15 1,96 5,60

Fen 20 5 4 3,67 18 0,67 2,30 6,17

Toplam: 90 22 48 6,00 7 2,23 12,64 29,16

Sözel (TÜR) caAbDdcbc  AaCba  b 

Cevap Anh. A DCADDBADBCBABCDDBCDD

Sözel (SOS) Abcdadccab

Cevap Anh. A ACDBDCADBC

Sözel (DİN) bbbdcDDdaD

Cevap Anh. A ADCBBDDCCD

Sözel (İNG) ADdaac b  

Cevap Anh. A ADACCDBADC

Sayısal (MAT) dabACbdBaCBd CdcabcD

Cevap Anh. A CCDACDABDCBBACADBABD

Sayısal (FEN) aBdD   D Ab       cD

Cevap Anh. A DBCDBABDCADBCCBDDCBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 4 11 20

Türkçe 20 4 11 20

T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 1 3 25
T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 1 0 50
T.7.3.11. Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 2 0 1 0
T.7.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
T.7.3.22. Metnin içeriğini yorumlar. 3 0 2 0
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. 3 1 1 33
T.7.3.20. Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 0 0
T.7.3.36. Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
T.7.3.37. Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0

Sözel (SOS) 10 1 9 10

Sosyal Bil. 10 1 9 10

SB.7.2.1. Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 5 1 4 20
SB.7.2.2. Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 0 3 0
SB.7.1.3. Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0
SB.7.1.1. İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 3 7 30

Din K.ve A.B. 10 3 7 30

DİN.7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 0 3 0
DİN.7.1.1. Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0
DİN.7.1.5. Allah’ın adil, merhametli affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
DİN.7.1.3. Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
DİN.7.1.4. Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
DİN.7.1.6. Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
DİN.7.1.7. Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 2 5 20

İngilizce 10 2 5 20

İNG.7.1.1.Describing characters / people (Making simple inquiries) 3 2 1 67
İNG.7.2.1.Talking about routines and daily activities 3 0 2 0
İNG.7.2.2.Describing what people do regularly (Giving explanations and reasons) 1 0 1 0
İNG.7.3.1.Talking about past events 
(Making simple inquiries) 2 0 1 0
İNG.7.3.2.Telling the time, days and dates 1 0 0 0

Sayısal (MAT) 20 7 12 35

Matematik 20 7 12 35

M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
M.7.1.1.4. Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 5 1 4 20
M.7.1.1.5. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 3 0 75
M.7.1.2.1. Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 2 0 100
M.7.1.2.4. Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 1 2 33
M.7.1.2.2. Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
M.7.1.2.3. Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 3 0 3 0

Sayısal (FEN) 20 5 4 25

Fen 20 5 4 25

F.7.1.1.1. Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
F.7.1.1.5. Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 1 1 50
F.7.1.2.2. Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
F.7.1.2.1. Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 0 0
F.7.1.2.4. Evren kavramını açıklar. 1 0 0 0
F.7.1.2.3. Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 0 0
F.7.2.1.1. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 5 2 0 40
F.7.2.1.3. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
F.7.2.1.2. Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
F.7.2.2.1. Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 0 0
F.7.2.2.2. Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 2 0 0 0
F.7.2.3.2. Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 0 0
F.7.1.1.2. Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 0 0
F.7.2.3.3. Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF  DENEME 2 (70222)

UŞAK / UŞAK MERKEZ / Ömer Bedrettin Uşaklı Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
RESUL ATALAY 425 7F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
200,698 289,620 9 84 84 84 1096

Puanı Hesaplanan: 114 114 114 1186

Katılımlar: 13 114 114 114 1186

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 5 15 0,00 0 0,18 2,27 4,85

Sosyal Bil. 10 3 7 0,67 7 0,10 2,19 5,00

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 0,31 2,77 4,55

İngilizce 10 0 1 -0,33 -3 -0,18 1,30 3,30

Matematik 20 3 17 -2,67 -13 1,15 1,96 5,60

Fen 20 7 13 2,67 13 0,67 2,30 6,17

Toplam: 90 22 59 2,33 3 2,23 12,64 29,16

Sözel (TÜR) caAcadcDcddAaCbadCbc

Cevap Anh. A DCADDBADBCBABCDDBCDD

Sözel (SOS) ddDBbCbcda

Cevap Anh. A ACDBDCADBC

Sözel (DİN) dDCdaaDCbc

Cevap Anh. A ADCBBDDCCD

Sözel (İNG)        d  

Cevap Anh. A ADACCDBADC

Sayısal (MAT) daDbbcbacdBdcadcadcD

Cevap Anh. A CCDACDABDCBBACADBABD

Sayısal (FEN) acbDaccaadDBaCabDbBD

Cevap Anh. A DBCDBABDCADBCCBDDCBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 5 15 25

Türkçe 20 5 15 25

T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 1 3 25
T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 1 1 50
T.7.3.11. Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 2 0 2 0
T.7.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
T.7.3.22. Metnin içeriğini yorumlar. 3 0 3 0
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. 3 1 2 33
T.7.3.20. Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
T.7.3.36. Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
T.7.3.37. Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0

Sözel (SOS) 10 3 7 30

Sosyal Bil. 10 3 7 30

SB.7.2.1. Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 5 2 3 40
SB.7.2.2. Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 1 2 33
SB.7.1.3. Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0
SB.7.1.1. İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 4 6 40

Din K.ve A.B. 10 4 6 40

DİN.7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 1 2 33
DİN.7.1.1. Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
DİN.7.1.5. Allah’ın adil, merhametli affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
DİN.7.1.3. Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
DİN.7.1.4. Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
DİN.7.1.6. Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
DİN.7.1.7. Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 0 1 0

İngilizce 10 0 1 0

İNG.7.1.1.Describing characters / people (Making simple inquiries) 3 0 0 0
İNG.7.2.1.Talking about routines and daily activities 3 0 0 0
İNG.7.2.2.Describing what people do regularly (Giving explanations and reasons) 1 0 0 0
İNG.7.3.1.Talking about past events 
(Making simple inquiries) 2 0 1 0
İNG.7.3.2.Telling the time, days and dates 1 0 0 0

Sayısal (MAT) 20 3 17 15

Matematik 20 3 17 15

M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
M.7.1.1.4. Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 5 1 4 20
M.7.1.1.5. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 1 3 25
M.7.1.2.1. Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 0 2 0
M.7.1.2.4. Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 1 2 33
M.7.1.2.2. Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
M.7.1.2.3. Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 3 0 3 0

Sayısal (FEN) 20 7 13 35

Fen 20 7 13 35

F.7.1.1.1. Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
F.7.1.1.5. Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 0 2 0
F.7.1.2.2. Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
F.7.1.2.1. Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
F.7.1.2.4. Evren kavramını açıklar. 1 0 1 0
F.7.1.2.3. Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 1 0
F.7.2.1.1. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 5 2 3 40
F.7.2.1.3. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
F.7.2.1.2. Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
F.7.2.2.1. Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
F.7.2.2.2. Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 2 1 1 50
F.7.2.3.2. Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
F.7.1.1.2. Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
F.7.2.3.3. Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF  DENEME 2 (70222)

UŞAK / UŞAK MERKEZ / Ömer Bedrettin Uşaklı Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
UMUT ATAL Y 340 7F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
194,575 289,620 12 92 92 92 1124

Puanı Hesaplanan: 114 114 114 1186

Katılımlar: 13 114 114 114 1186

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 6 14 1,33 7 0,18 2,27 4,85

Sosyal Bil. 10 2 7 -0,33 -3 0,10 2,19 5,00

Din K.ve A.B. 10 1 9 -2,00 -20 0,31 2,77 4,55

İngilizce 10 0 10 -3,33 -33 -0,18 1,30 3,30

Matematik 20 4 16 -1,33 -7 1,15 1,96 5,60

Fen 20 6 14 1,33 7 0,67 2,30 6,17

Toplam: 90 19 70 -4,33 -5 2,23 12,64 29,16

Sözel (TÜR) aDacbBdaCAbDacadbDab

Cevap Anh. B DDCDDBCDCADDBABBADBC

Sözel (SOS) cadbdac DB

Cevap Anh. B ADACBCDCDB

Sözel (DİN) daccadbDac

Cevap Anh. B CDBDDCADCB

Sözel (İNG) adbbcadbdc

Cevap Anh. B BADCADACCD

Sayısal (MAT) dbbacdACabdacabdaCbD

Cevap Anh. B CADBABACCDABBDABDCCD

Sayısal (FEN) aCadBDacadbccadCAbCa

Cevap Anh. B CCBCBDBADBDDBDBCADCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 6 14 30

Türkçe 20 6 14 30

T.7.3.37. Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
T.7.3.22. Metnin içeriğini yorumlar. 3 3 0 100
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. 3 0 3 0
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
T.7.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 2 2 50
T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 1 1 50
T.7.3.20. Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
T.7.3.36. Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
T.7.3.11. Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 2 0 2 0

Sözel (SOS) 10 2 7 20

Sosyal Bil. 10 2 7 20

SB.7.1.3. Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0
SB.7.2.2. Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 1 2 33
SB.7.2.1. Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 5 1 3 20
SB.7.1.1. İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 1 9 10

Din K.ve A.B. 10 1 9 10

DİN.7.1.6. Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
DİN.7.1.7. Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
DİN.7.1.5. Allah’ın adil, merhametli affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 2 0 2 0
DİN.7.1.3. Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
DİN.7.1.4. Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
DİN.7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 0 3 0
DİN.7.1.1. Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 0 10 0

İngilizce 10 0 10 0

İNG.7.2.1.Talking about routines and daily activities 3 0 3 0
İNG.7.3.1.Talking about past events 
(Making simple inquiries) 2 0 2 0
İNG.7.3.2.Telling the time, days and dates 1 0 1 0
İNG.7.1.1.Describing characters / people (Making simple inquiries) 3 0 3 0
İNG.7.2.2.Describing what people do regularly (Giving explanations and reasons) 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 4 16 20

Matematik 20 4 16 20

M.7.1.2.1. Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 1 1 50
M.7.1.2.2. Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
M.7.1.2.3. Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 3 0 3 0
M.7.1.2.4. Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 0 3 0
M.7.1.1.5. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 1 3 25
M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
M.7.1.1.4. Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 5 1 4 20

Sayısal (FEN) 20 6 14 30

Fen 20 6 14 30

F.7.2.1.1. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 5 1 4 20
F.7.2.2.2. Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 2 2 0 100
F.7.2.3.2. Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
F.7.2.3.3. Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
F.7.1.2.1. Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
F.7.1.2.4. Evren kavramını açıklar. 1 0 1 0
F.7.1.1.1. Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
F.7.1.1.5. Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 1 1 50
F.7.1.1.2. Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
F.7.1.2.3. Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 1 0
F.7.2.2.1. Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
F.7.2.1.3. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
F.7.2.1.2. Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
F.7.1.2.2. Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF  DENEME 2 (70222)

UŞAK / UŞAK MERKEZ / Ömer Bedrettin Uşaklı Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
UMUT KERVAN 393 7F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
219,572 289,620 5 68 68 68 998

Puanı Hesaplanan: 114 114 114 1186

Katılımlar: 13 114 114 114 1186

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 4 13 -0,33 -2 0,18 2,27 4,85

Sosyal Bil. 10 4 4 2,67 27 0,10 2,19 5,00

Din K.ve A.B. 10 4 3 3,00 30 0,31 2,77 4,55

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 -0,18 1,30 3,30

Matematik 20 7 12 3,00 15 1,15 1,96 5,60

Fen 20 4 14 -0,67 -3 0,67 2,30 6,17

Toplam: 90 25 54 7,00 8 2,23 12,64 29,16

Sözel (TÜR) bDa bddbddbacABc D b

Cevap Anh. B DDCDDBCDCADDBABBADBC

Sözel (SOS) cD aBbDaD 

Cevap Anh. B ADACBCDCDB

Sözel (DİN) Cbd  CAaC 

Cevap Anh. B CDBDDCADCB

Sözel (İNG) BAbacbcadb

Cevap Anh. B BADCADACCD

Sayısal (MAT) acbcdBACCabBc bcbCaD

Cevap Anh. B CADBABACCDABBDABDCCD

Sayısal (FEN) aaBb bc DacbacBacbCb

Cevap Anh. B CCBCBDBADBDDBDBCADCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 4 13 20

Türkçe 20 4 13 20

T.7.3.37. Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
T.7.3.22. Metnin içeriğini yorumlar. 3 2 1 67
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. 3 1 2 33
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
T.7.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 0 4 0
T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 0 2 0
T.7.3.20. Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
T.7.3.36. Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
T.7.3.11. Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 2 0 0 0

Sözel (SOS) 10 4 4 40

Sosyal Bil. 10 4 4 40

SB.7.1.3. Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0
SB.7.2.2. Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 1 1 33
SB.7.2.1. Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 5 2 2 40
SB.7.1.1. İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 4 3 40

Din K.ve A.B. 10 4 3 40

DİN.7.1.6. Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
DİN.7.1.7. Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
DİN.7.1.5. Allah’ın adil, merhametli affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 2 0 1 0
DİN.7.1.3. Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 0 0
DİN.7.1.4. Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
DİN.7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 2 0 67
DİN.7.1.1. Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 2 8 20

İngilizce 10 2 8 20

İNG.7.2.1.Talking about routines and daily activities 3 1 2 33
İNG.7.3.1.Talking about past events 
(Making simple inquiries) 2 1 1 50
İNG.7.3.2.Telling the time, days and dates 1 0 1 0
İNG.7.1.1.Describing characters / people (Making simple inquiries) 3 0 3 0
İNG.7.2.2.Describing what people do regularly (Giving explanations and reasons) 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 7 12 35

Matematik 20 7 12 35

M.7.1.2.1. Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 1 1 50
M.7.1.2.2. Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
M.7.1.2.3. Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 3 0 3 0
M.7.1.2.4. Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 1 1 33
M.7.1.1.5. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 2 2 50
M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
M.7.1.1.4. Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 5 1 4 20

Sayısal (FEN) 20 4 14 20

Fen 20 4 14 20

F.7.2.1.1. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 5 0 5 0
F.7.2.2.2. Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 2 0 2 0
F.7.2.3.2. Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
F.7.2.3.3. Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 0 0
F.7.1.2.1. Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
F.7.1.2.4. Evren kavramını açıklar. 1 0 0 0
F.7.1.1.1. Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
F.7.1.1.5. Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 1 1 50
F.7.1.1.2. Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
F.7.1.2.3. Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 1 0
F.7.2.2.1. Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
F.7.2.1.3. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
F.7.2.1.2. Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
F.7.1.2.2. Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF  DENEME 2 (70222)

UŞAK / UŞAK MERKEZ / Ömer Bedrettin Uşaklı Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR TEMEL 406 7F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
190,341 289,620 13 98 98 98 1142

Puanı Hesaplanan: 114 114 114 1186

Katılımlar: 13 114 114 114 1186

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 4 16 -1,33 -7 0,18 2,27 4,85

Sosyal Bil. 10 3 7 0,67 7 0,10 2,19 5,00

Din K.ve A.B. 10 3 6 1,00 10 0,31 2,77 4,55

İngilizce 10 4 6 2,00 20 -0,18 1,30 3,30

Matematik 20 4 16 -1,33 -7 1,15 1,96 5,60

Fen 20 4 15 -1,00 -5 0,67 2,30 6,17

Toplam: 90 22 66 0,00 0 2,23 12,64 29,16

Sözel (TÜR) aacacBdDdCabadcacbbD

Cevap Anh. A DCADDBADBCBABCDDBCDD

Sözel (SOS) dbadbCAbBb

Cevap Anh. A ACDBDCADBC

Sözel (DİN) dcCddb CCc

Cevap Anh. A ADCBBDDCCD

Sözel (İNG) AbbCbadADd

Cevap Anh. A ADACCDBADC

Sayısal (MAT) adDACacdcdccdaAacbcc

Cevap Anh. A CCDACDABDCBBACADBABD

Sayısal (FEN) Ddbac dabcbdbCacbCBc

Cevap Anh. A DBCDBABDCADBCCBDDCBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 4 16 20

Türkçe 20 4 16 20

T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 1 3 25
T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 0 2 0
T.7.3.11. Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 2 0 2 0
T.7.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
T.7.3.22. Metnin içeriğini yorumlar. 3 1 2 33
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. 3 1 2 33
T.7.3.20. Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
T.7.3.36. Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
T.7.3.37. Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0

Sözel (SOS) 10 3 7 30

Sosyal Bil. 10 3 7 30

SB.7.2.1. Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 5 1 4 20
SB.7.2.2. Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 0 3 0
SB.7.1.3. Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
SB.7.1.1. İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 3 6 30

Din K.ve A.B. 10 3 6 30

DİN.7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 1 2 33
DİN.7.1.1. Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0
DİN.7.1.5. Allah’ın adil, merhametli affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 2 0 1 0
DİN.7.1.3. Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
DİN.7.1.4. Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
DİN.7.1.6. Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
DİN.7.1.7. Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 4 6 40

İngilizce 10 4 6 40

İNG.7.1.1.Describing characters / people (Making simple inquiries) 3 1 2 33
İNG.7.2.1.Talking about routines and daily activities 3 1 2 33
İNG.7.2.2.Describing what people do regularly (Giving explanations and reasons) 1 0 1 0
İNG.7.3.1.Talking about past events 
(Making simple inquiries) 2 1 1 50
İNG.7.3.2.Telling the time, days and dates 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 4 16 20

Matematik 20 4 16 20

M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
M.7.1.1.4. Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 5 2 3 40
M.7.1.1.5. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 1 3 25
M.7.1.2.1. Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 0 2 0
M.7.1.2.4. Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 0 3 0
M.7.1.2.2. Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
M.7.1.2.3. Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 3 0 3 0

Sayısal (FEN) 20 4 15 20

Fen 20 4 15 20

F.7.1.1.1. Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
F.7.1.1.5. Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 0 2 0
F.7.1.2.2. Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
F.7.1.2.1. Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
F.7.1.2.4. Evren kavramını açıklar. 1 0 0 0
F.7.1.2.3. Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 1 0
F.7.2.1.1. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 5 1 4 20
F.7.2.1.3. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
F.7.2.1.2. Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
F.7.2.2.1. Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
F.7.2.2.2. Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 2 1 1 50
F.7.2.3.2. Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
F.7.1.1.2. Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
F.7.2.3.3. Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF  DENEME 2 (70222)

UŞAK / UŞAK MERKEZ / Ömer Bedrettin Uşaklı Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
BERAT KAYA 165 7G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
250,693 289,620 1 32 32 32 754

Puanı Hesaplanan: 114 114 114 1186

Katılımlar: 10 114 114 114 1186

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 10 6,67 33 3,10 2,27 4,85

Sosyal Bil. 10 9 1 8,67 87 1,33 2,19 5,00

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 2,13 2,77 4,55

İngilizce 10 1 9 -2,00 -20 0,43 1,30 3,30

Matematik 20 5 14 0,33 2 0,70 1,96 5,60

Fen 20 7 13 2,67 13 0,40 2,30 6,17

Toplam: 90 35 54 17,00 19 8,10 12,64 29,16

Sözel (TÜR) caADDBdbcdBAcCDDabcD

Cevap Anh. A DCADDBADBCBABCDDBCDD

Sözel (SOS) cCDBDCADBC

Cevap Anh. A ACDBDCADBC

Sözel (DİN) ADbcacDbab

Cevap Anh. A ADCBBDDCCD

Sözel (İNG) cabadbcAba

Cevap Anh. A ADACCDBADC

Sayısal (MAT) CCDbabcabCadbaca dcD

Cevap Anh. A CCDACDABDCBBACADBABD

Sayısal (FEN) acCDBAcbdAcBadBcbadb

Cevap Anh. A DBCDBABDCADBCCBDDCBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 10 10 50

Türkçe 20 10 10 50

T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 3 1 75
T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 1 1 50
T.7.3.11. Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 2 0 2 0
T.7.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
T.7.3.22. Metnin içeriğini yorumlar. 3 2 1 67
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. 3 1 2 33
T.7.3.20. Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
T.7.3.36. Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
T.7.3.37. Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0

Sözel (SOS) 10 9 1 90

Sosyal Bil. 10 9 1 90

SB.7.2.1. Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 5 4 1 80
SB.7.2.2. Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 3 0 100
SB.7.1.3. Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
SB.7.1.1. İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 3 7 30

Din K.ve A.B. 10 3 7 30

DİN.7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 1 2 33
DİN.7.1.1. Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
DİN.7.1.5. Allah’ın adil, merhametli affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
DİN.7.1.3. Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
DİN.7.1.4. Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
DİN.7.1.6. Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
DİN.7.1.7. Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 1 9 10

İngilizce 10 1 9 10

İNG.7.1.1.Describing characters / people (Making simple inquiries) 3 0 3 0
İNG.7.2.1.Talking about routines and daily activities 3 0 3 0
İNG.7.2.2.Describing what people do regularly (Giving explanations and reasons) 1 0 1 0
İNG.7.3.1.Talking about past events 
(Making simple inquiries) 2 1 1 50
İNG.7.3.2.Telling the time, days and dates 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 5 14 25

Matematik 20 5 14 25

M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
M.7.1.1.4. Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 5 1 4 20
M.7.1.1.5. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 0 4 0
M.7.1.2.1. Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 1 1 50
M.7.1.2.4. Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 1 1 33
M.7.1.2.2. Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
M.7.1.2.3. Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 3 0 3 0

Sayısal (FEN) 20 7 13 35

Fen 20 7 13 35

F.7.1.1.1. Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
F.7.1.1.5. Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 1 1 50
F.7.1.2.2. Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
F.7.1.2.1. Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
F.7.1.2.4. Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
F.7.1.2.3. Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 1 0
F.7.2.1.1. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 5 0 5 0
F.7.2.1.3. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
F.7.2.1.2. Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
F.7.2.2.1. Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
F.7.2.2.2. Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 2 0 2 0
F.7.2.3.2. Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
F.7.1.1.2. Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
F.7.2.3.3. Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF  DENEME 2 (70222)

UŞAK / UŞAK MERKEZ / Ömer Bedrettin Uşaklı Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
DAMLA ÇIRAK 27 7G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
249,532 289,620 2 35 35 35 760

Puanı Hesaplanan: 114 114 114 1186

Katılımlar: 10 114 114 114 1186

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 5 8 2,33 12 3,10 2,27 4,85

Sosyal Bil. 10 3 4 1,67 17 1,33 2,19 5,00

Din K.ve A.B. 10 0 6 -2,00 -20 2,13 2,77 4,55

İngilizce 10 3 3 2,00 20 0,43 1,30 3,30

Matematik 20 7 10 3,67 18 0,70 1,96 5,60

Fen 20 8 8 5,33 27 0,40 2,30 6,17

Toplam: 90 26 39 13,00 14 8,10 12,64 29,16

Sözel (TÜR) baCaca a A D  Ba a C

Cevap Anh. B DDCDDBCDCADDBABBADBC

Sözel (SOS) bbdCB c D 

Cevap Anh. B ADACBCDCDB

Sözel (DİN)  ad cdb d 

Cevap Anh. B CDBDDCADCB

Sözel (İNG) B D b  Cbb

Cevap Anh. B BADCADACCD

Sayısal (MAT) aA cAaACCa ccaAdba D

Cevap Anh. B CADBABACCDABBDABDCCD

Sayısal (FEN) dCcb DdA c DcbaC DCD

Cevap Anh. B CCBCBDBADBDDBDBCADCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 5 8 25

Türkçe 20 5 8 25

T.7.3.37. Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
T.7.3.22. Metnin içeriğini yorumlar. 3 0 3 0
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. 3 2 0 67
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
T.7.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 1 1 25
T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 2 0 100
T.7.3.20. Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 0 0
T.7.3.36. Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 0 0
T.7.3.11. Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 2 0 0 0

Sözel (SOS) 10 3 4 30

Sosyal Bil. 10 3 4 30

SB.7.1.3. Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0
SB.7.2.2. Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 0 1 0
SB.7.2.1. Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 5 2 2 40
SB.7.1.1. İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 0 6 0

Din K.ve A.B. 10 0 6 0

DİN.7.1.6. Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 0 0
DİN.7.1.7. Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
DİN.7.1.5. Allah’ın adil, merhametli affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 2 0 2 0
DİN.7.1.3. Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 0 0
DİN.7.1.4. Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
DİN.7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 0 2 0
DİN.7.1.1. Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 0 0

Sözel (İNG) 10 3 3 30

İngilizce 10 3 3 30

İNG.7.2.1.Talking about routines and daily activities 3 2 1 67
İNG.7.3.1.Talking about past events 
(Making simple inquiries) 2 0 0 0
İNG.7.3.2.Telling the time, days and dates 1 1 0 100
İNG.7.1.1.Describing characters / people (Making simple inquiries) 3 0 1 0
İNG.7.2.2.Describing what people do regularly (Giving explanations and reasons) 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 7 10 35

Matematik 20 7 10 35

M.7.1.2.1. Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 0 2 0
M.7.1.2.2. Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
M.7.1.2.3. Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 3 1 1 33
M.7.1.2.4. Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 0 3 0
M.7.1.1.5. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 1 2 25
M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
M.7.1.1.4. Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 5 2 2 40

Sayısal (FEN) 20 8 8 40

Fen 20 8 8 40

F.7.2.1.1. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 5 2 3 40
F.7.2.2.2. Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 2 2 0 100
F.7.2.3.2. Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
F.7.2.3.3. Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 0 0
F.7.1.2.1. Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
F.7.1.2.4. Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
F.7.1.1.1. Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 0 0
F.7.1.1.5. Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 1 1 50
F.7.1.1.2. Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 0 0
F.7.1.2.3. Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 1 0
F.7.2.2.1. Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
F.7.2.1.3. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
F.7.2.1.2. Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
F.7.1.2.2. Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF  DENEME 2 (70222)

UŞAK / UŞAK MERKEZ / Ömer Bedrettin Uşaklı Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
FATMANURDİNÇEL 97 7G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
195,699 289,620 9 91 91 91 1119

Puanı Hesaplanan: 114 114 114 1186

Katılımlar: 10 114 114 114 1186

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 5 15 0,00 0 3,10 2,27 4,85

Sosyal Bil. 10 2 7 -0,33 -3 1,33 2,19 5,00

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 2,13 2,77 4,55

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 0,43 1,30 3,30

Matematik 20 3 14 -1,67 -8 0,70 1,96 5,60

Fen 20 5 15 0,00 0 0,40 2,30 6,17

Toplam: 90 22 64 0,67 1 8,10 12,64 29,16

Sözel (TÜR) DcdcbcabdAccdABBccad

Cevap Anh. B DDCDDBCDCADDBABBADBC

Sözel (SOS) bacbBaD ad

Cevap Anh. B ADACBCDCDB

Sözel (DİN) acBacCAcCB

Cevap Anh. B CDBDDCADCB

Sözel (İNG) BbadbDcdda

Cevap Anh. B BADCADACCD

Sayısal (MAT) aca b daCDbdca abaCc

Cevap Anh. B CADBABACCDABBDABDCCD

Sayısal (FEN) dCdacbdAadacaDabADbc

Cevap Anh. B CCBCBDBADBDDBDBCADCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 5 15 25

Türkçe 20 5 15 25

T.7.3.37. Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
T.7.3.22. Metnin içeriğini yorumlar. 3 0 3 0
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. 3 1 2 33
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
T.7.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 2 2 50
T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 0 2 0
T.7.3.20. Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
T.7.3.36. Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
T.7.3.11. Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 2 0 2 0

Sözel (SOS) 10 2 7 20

Sosyal Bil. 10 2 7 20

SB.7.1.3. Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0
SB.7.2.2. Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 0 3 0
SB.7.2.1. Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 5 1 3 20
SB.7.1.1. İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 5 5 50

Din K.ve A.B. 10 5 5 50

DİN.7.1.6. Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
DİN.7.1.7. Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
DİN.7.1.5. Allah’ın adil, merhametli affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
DİN.7.1.3. Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
DİN.7.1.4. Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
DİN.7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 3 0 100
DİN.7.1.1. Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 2 8 20

İngilizce 10 2 8 20

İNG.7.2.1.Talking about routines and daily activities 3 1 2 33
İNG.7.3.1.Talking about past events 
(Making simple inquiries) 2 0 2 0
İNG.7.3.2.Telling the time, days and dates 1 0 1 0
İNG.7.1.1.Describing characters / people (Making simple inquiries) 3 1 2 33
İNG.7.2.2.Describing what people do regularly (Giving explanations and reasons) 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 3 14 15

Matematik 20 3 14 15

M.7.1.2.1. Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 0 2 0
M.7.1.2.2. Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
M.7.1.2.3. Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 3 0 3 0
M.7.1.2.4. Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 0 1 0
M.7.1.1.5. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 0 4 0
M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
M.7.1.1.4. Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 5 2 2 40

Sayısal (FEN) 20 5 15 25

Fen 20 5 15 25

F.7.2.1.1. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 5 1 4 20
F.7.2.2.2. Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 2 1 1 50
F.7.2.3.2. Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
F.7.2.3.3. Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
F.7.1.2.1. Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
F.7.1.2.4. Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
F.7.1.1.1. Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
F.7.1.1.5. Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 0 2 0
F.7.1.1.2. Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
F.7.1.2.3. Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 1 0
F.7.2.2.1. Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
F.7.2.1.3. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
F.7.2.1.2. Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
F.7.1.2.2. Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF  DENEME 2 (70222)

UŞAK / UŞAK MERKEZ / Ömer Bedrettin Uşaklı Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ME HMET ÖZÜRK 309 7G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
200,648 289,620 8 85 85 85 1097

Puanı Hesaplanan: 114 114 114 1186

Katılımlar: 10 114 114 114 1186

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 13 2,67 13 3,10 2,27 4,85

Sosyal Bil. 10 5 5 3,33 33 1,33 2,19 5,00

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 2,13 2,77 4,55

İngilizce 10 1 9 -2,00 -20 0,43 1,30 3,30

Matematik 20 5 15 0,00 0 0,70 1,96 5,60

Fen 20 2 17 -3,67 -18 0,40 2,30 6,17

Toplam: 90 23 66 1,00 1 8,10 12,64 29,16

Sözel (TÜR) DaCDbadaCAcbdAcddbBd

Cevap Anh. B DDCDDBCDCADDBABBADBC

Sözel (SOS) ADcdBCaCac

Cevap Anh. B ADACBCDCDB

Sözel (DİN) daBDbacadB

Cevap Anh. B CDBDDCADCB

Sözel (İNG) dAcbdbcdba

Cevap Anh. B BADCADACCD

Sayısal (MAT) CdcBdaAbCaddabbdaCdb

Cevap Anh. B CADBABACCDABBDABDCCD

Sayısal (FEN) Cbc cacAbdbcacdbcadb

Cevap Anh. B CCBCBDBADBDDBDBCADCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 7 13 35

Türkçe 20 7 13 35

T.7.3.37. Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
T.7.3.22. Metnin içeriğini yorumlar. 3 0 3 0
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. 3 1 2 33
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
T.7.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 2 2 50
T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 0 2 0
T.7.3.20. Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
T.7.3.36. Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
T.7.3.11. Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 2 1 1 50

Sözel (SOS) 10 5 5 50

Sosyal Bil. 10 5 5 50

SB.7.1.3. Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
SB.7.2.2. Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 2 1 67
SB.7.2.1. Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 5 1 4 20
SB.7.1.1. İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 3 7 30

Din K.ve A.B. 10 3 7 30

DİN.7.1.6. Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
DİN.7.1.7. Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
DİN.7.1.5. Allah’ın adil, merhametli affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
DİN.7.1.3. Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
DİN.7.1.4. Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
DİN.7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 1 2 33
DİN.7.1.1. Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 1 9 10

İngilizce 10 1 9 10

İNG.7.2.1.Talking about routines and daily activities 3 0 3 0
İNG.7.3.1.Talking about past events 
(Making simple inquiries) 2 1 1 50
İNG.7.3.2.Telling the time, days and dates 1 0 1 0
İNG.7.1.1.Describing characters / people (Making simple inquiries) 3 0 3 0
İNG.7.2.2.Describing what people do regularly (Giving explanations and reasons) 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 5 15 25

Matematik 20 5 15 25

M.7.1.2.1. Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 2 0 100
M.7.1.2.2. Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
M.7.1.2.3. Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 3 0 3 0
M.7.1.2.4. Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 1 2 33
M.7.1.1.5. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 1 3 25
M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
M.7.1.1.4. Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 5 0 5 0

Sayısal (FEN) 20 2 17 10

Fen 20 2 17 10

F.7.2.1.1. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 5 1 3 20
F.7.2.2.2. Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 2 0 2 0
F.7.2.3.2. Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
F.7.2.3.3. Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
F.7.1.2.1. Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
F.7.1.2.4. Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
F.7.1.1.1. Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
F.7.1.1.5. Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 0 2 0
F.7.1.1.2. Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
F.7.1.2.3. Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 1 0
F.7.2.2.1. Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
F.7.2.1.3. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
F.7.2.1.2. Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
F.7.1.2.2. Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF  DENEME 2 (70222)

UŞAK / UŞAK MERKEZ / Ömer Bedrettin Uşaklı Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
MERVE FARİS 470 7G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
243,403 289,620 4 43 43 43 803

Puanı Hesaplanan: 114 114 114 1186

Katılımlar: 10 114 114 114 1186

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 13 2,67 13 3,10 2,27 4,85

Sosyal Bil. 10 2 8 -0,67 -7 1,33 2,19 5,00

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 2,13 2,77 4,55

İngilizce 10 5 5 3,33 33 0,43 1,30 3,30

Matematik 20 7 11 3,33 17 0,70 1,96 5,60

Fen 20 6 14 1,33 7 0,40 2,30 6,17

Toplam: 90 33 55 14,67 16 8,10 12,64 29,16

Sözel (TÜR) adccDdAacCBcdCbDaCba

Cevap Anh. A DCADDBADBCBABCDDBCDD

Sözel (SOS) baacDCbbdd

Cevap Anh. A ACDBDCADBC

Sözel (DİN) baCaBDcCCD

Cevap Anh. A ADCBBDDCCD

Sözel (İNG) ADcCdDacDb

Cevap Anh. A ADACCDBADC

Sayısal (MAT) bCDdCDdaDaB A cbacca

Cevap Anh. A CCDACDABDCBBACADBABD

Sayısal (FEN) DBCbaAccCbcadbaDabcc

Cevap Anh. A DBCDBABDCADBCCBDDCBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 7 13 35

Türkçe 20 7 13 35

T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 0 4 0
T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 2 0 100
T.7.3.11. Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 2 1 1 50
T.7.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
T.7.3.22. Metnin içeriğini yorumlar. 3 1 2 33
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. 3 2 1 67
T.7.3.20. Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
T.7.3.36. Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
T.7.3.37. Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0

Sözel (SOS) 10 2 8 20

Sosyal Bil. 10 2 8 20

SB.7.2.1. Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 5 2 3 40
SB.7.2.2. Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 0 3 0
SB.7.1.3. Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0
SB.7.1.1. İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 6 4 60

Din K.ve A.B. 10 6 4 60

DİN.7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 1 2 33
DİN.7.1.1. Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0
DİN.7.1.5. Allah’ın adil, merhametli affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
DİN.7.1.3. Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
DİN.7.1.4. Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
DİN.7.1.6. Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
DİN.7.1.7. Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 5 5 50

İngilizce 10 5 5 50

İNG.7.1.1.Describing characters / people (Making simple inquiries) 3 2 1 67
İNG.7.2.1.Talking about routines and daily activities 3 1 2 33
İNG.7.2.2.Describing what people do regularly (Giving explanations and reasons) 1 1 0 100
İNG.7.3.1.Talking about past events 
(Making simple inquiries) 2 0 2 0
İNG.7.3.2.Telling the time, days and dates 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 7 11 35

Matematik 20 7 11 35

M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
M.7.1.1.4. Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 5 4 1 80
M.7.1.1.5. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 2 2 50
M.7.1.2.1. Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 0 1 0
M.7.1.2.4. Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 0 2 0
M.7.1.2.2. Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
M.7.1.2.3. Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 3 0 3 0

Sayısal (FEN) 20 6 14 30

Fen 20 6 14 30

F.7.1.1.1. Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
F.7.1.1.5. Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 2 0 100
F.7.1.2.2. Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
F.7.1.2.1. Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
F.7.1.2.4. Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
F.7.1.2.3. Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 1 0
F.7.2.1.1. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 5 1 4 20
F.7.2.1.3. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
F.7.2.1.2. Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
F.7.2.2.1. Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
F.7.2.2.2. Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 2 0 2 0
F.7.2.3.2. Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
F.7.1.1.2. Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
F.7.2.3.3. Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF  DENEME 2 (70222)

UŞAK / UŞAK MERKEZ / Ömer Bedrettin Uşaklı Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
MUHMMEDNEVİDNURİ 137 7G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
232,619 289,620 5 50 50 50 884

Puanı Hesaplanan: 114 114 114 1186

Katılımlar: 10 114 114 114 1186

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 12 4,00 20 3,10 2,27 4,85

Sosyal Bil. 10 2 8 -0,67 -7 1,33 2,19 5,00

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 2,13 2,77 4,55

İngilizce 10 3 7 0,67 7 0,43 1,30 3,30

Matematik 20 7 13 2,67 13 0,70 1,96 5,60

Fen 20 4 15 -1,00 -5 0,40 2,30 6,17

Toplam: 90 30 59 10,33 11 8,10 12,64 29,16

Sözel (TÜR) bCADDabDcbaABdcbaabD

Cevap Anh. A DCADDBADBCBABCDDBCDD

Sözel (SOS) AabaabcbBb

Cevap Anh. A ACDBDCADBC

Sözel (DİN) AcCBdbDCaD

Cevap Anh. A ADCBBDDCCD

Sözel (İNG) AadCacdAcb

Cevap Anh. A ADACCDBADC

Sayısal (MAT) bCDdaaddDaBabbdcBAdD

Cevap Anh. A CCDACDABDCBBACADBABD

Sayısal (FEN) adCadABabdacadaaba D

Cevap Anh. A DBCDBABDCADBCCBDDCBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 8 12 40

Türkçe 20 8 12 40

T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 3 1 75
T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 1 1 50
T.7.3.11. Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 2 0 2 0
T.7.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
T.7.3.22. Metnin içeriğini yorumlar. 3 1 2 33
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. 3 1 2 33
T.7.3.20. Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
T.7.3.36. Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
T.7.3.37. Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0

Sözel (SOS) 10 2 8 20

Sosyal Bil. 10 2 8 20

SB.7.2.1. Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 5 1 4 20
SB.7.2.2. Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 0 3 0
SB.7.1.3. Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0
SB.7.1.1. İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 6 4 60

Din K.ve A.B. 10 6 4 60

DİN.7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 3 0 100
DİN.7.1.1. Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0
DİN.7.1.5. Allah’ın adil, merhametli affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
DİN.7.1.3. Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
DİN.7.1.4. Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
DİN.7.1.6. Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
DİN.7.1.7. Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 3 7 30

İngilizce 10 3 7 30

İNG.7.1.1.Describing characters / people (Making simple inquiries) 3 1 2 33
İNG.7.2.1.Talking about routines and daily activities 3 1 2 33
İNG.7.2.2.Describing what people do regularly (Giving explanations and reasons) 1 0 1 0
İNG.7.3.1.Talking about past events 
(Making simple inquiries) 2 1 1 50
İNG.7.3.2.Telling the time, days and dates 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 7 13 35

Matematik 20 7 13 35

M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
M.7.1.1.4. Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 5 2 3 40
M.7.1.1.5. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 1 3 25
M.7.1.2.1. Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 0 2 0
M.7.1.2.4. Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 2 1 67
M.7.1.2.2. Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
M.7.1.2.3. Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 3 1 2 33

Sayısal (FEN) 20 4 15 20

Fen 20 4 15 20

F.7.1.1.1. Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
F.7.1.1.5. Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 1 1 50
F.7.1.2.2. Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
F.7.1.2.1. Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
F.7.1.2.4. Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
F.7.1.2.3. Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100
F.7.2.1.1. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 5 1 4 20
F.7.2.1.3. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
F.7.2.1.2. Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
F.7.2.2.1. Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
F.7.2.2.2. Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 2 0 2 0
F.7.2.3.2. Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
F.7.1.1.2. Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
F.7.2.3.3. Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF  DENEME 2 (70222)

UŞAK / UŞAK MERKEZ / Ömer Bedrettin Uşaklı Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
SEMANUR TEMEL 303 7G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
216,940 289,620 6 71 71 71 1017

Puanı Hesaplanan: 114 114 114 1186

Katılımlar: 10 114 114 114 1186

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 6 14 1,33 7 3,10 2,27 4,85

Sosyal Bil. 10 3 7 0,67 7 1,33 2,19 5,00

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 2,13 2,77 4,55

İngilizce 10 5 5 3,33 33 0,43 1,30 3,30

Matematik 20 5 15 0,00 0 0,70 1,96 5,60

Fen 20 5 15 0,00 0 0,40 2,30 6,17

Toplam: 90 29 61 8,67 10 8,10 12,64 29,16

Sözel (TÜR) DbCacabaCbaDBcacAbda

Cevap Anh. B DDCDDBCDCADDBABBADBC

Sözel (SOS) cDdbaCbaDc

Cevap Anh. B ADACBCDCDB

Sözel (DİN) CaBDcdAbCa

Cevap Anh. B CDBDDCADCB

Sözel (İNG) BdaCADbCba

Cevap Anh. B BADCADACCD

Sayısal (MAT) bdDadBAdCbdadbcaDbac

Cevap Anh. B CADBABACCDABBDABDCCD

Sayısal (FEN) aCBdBacdbacadbaCbDac

Cevap Anh. B CCBCBDBADBDDBDBCADCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 6 14 30

Türkçe 20 6 14 30

T.7.3.37. Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
T.7.3.22. Metnin içeriğini yorumlar. 3 0 3 0
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. 3 1 2 33
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
T.7.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 1 3 25
T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 1 1 50
T.7.3.20. Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
T.7.3.36. Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
T.7.3.11. Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 2 1 1 50

Sözel (SOS) 10 3 7 30

Sosyal Bil. 10 3 7 30

SB.7.1.3. Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0
SB.7.2.2. Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 2 1 67
SB.7.2.1. Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 5 1 4 20
SB.7.1.1. İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 5 5 50

Din K.ve A.B. 10 5 5 50

DİN.7.1.6. Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
DİN.7.1.7. Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
DİN.7.1.5. Allah’ın adil, merhametli affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
DİN.7.1.3. Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
DİN.7.1.4. Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
DİN.7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 2 1 67
DİN.7.1.1. Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 5 5 50

İngilizce 10 5 5 50

İNG.7.2.1.Talking about routines and daily activities 3 2 1 67
İNG.7.3.1.Talking about past events 
(Making simple inquiries) 2 1 1 50
İNG.7.3.2.Telling the time, days and dates 1 0 1 0
İNG.7.1.1.Describing characters / people (Making simple inquiries) 3 2 1 67
İNG.7.2.2.Describing what people do regularly (Giving explanations and reasons) 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 5 15 25

Matematik 20 5 15 25

M.7.1.2.1. Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 0 2 0
M.7.1.2.2. Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
M.7.1.2.3. Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 3 1 2 33
M.7.1.2.4. Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 1 2 33
M.7.1.1.5. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 1 3 25
M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
M.7.1.1.4. Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 5 1 4 20

Sayısal (FEN) 20 5 15 25

Fen 20 5 15 25

F.7.2.1.1. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 5 0 5 0
F.7.2.2.2. Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 2 2 0 100
F.7.2.3.2. Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
F.7.2.3.3. Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
F.7.1.2.1. Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
F.7.1.2.4. Evren kavramını açıklar. 1 0 1 0
F.7.1.1.1. Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
F.7.1.1.5. Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 0 2 0
F.7.1.1.2. Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
F.7.1.2.3. Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 1 0
F.7.2.2.1. Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
F.7.2.1.3. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
F.7.2.1.2. Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
F.7.1.2.2. Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF  DENEME 2 (70222)

UŞAK / UŞAK MERKEZ / Ömer Bedrettin Uşaklı Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
SILA TURGUT 0 7G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
192,267 289,620 10 96 96 96 1134

Puanı Hesaplanan: 114 114 114 1186

Katılımlar: 10 114 114 114 1186

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 6 14 1,33 7 3,10 2,27 4,85

Sosyal Bil. 10 3 7 0,67 7 1,33 2,19 5,00

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 2,13 2,77 4,55

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 0,43 1,30 3,30

Matematik 20 3 17 -2,67 -13 0,70 1,96 5,60

Fen 20 3 17 -2,67 -13 0,40 2,30 6,17

Toplam: 90 24 66 2,00 2 8,10 12,64 29,16

Sözel (TÜR) DcbcbBdaCcbDBddabaBd

Cevap Anh. B DDCDDBCDCADDBABBADBC

Sözel (SOS) bDddBaaCbc

Cevap Anh. B ADACBCDCDB

Sözel (DİN) dbBDDCAcCB

Cevap Anh. B CDBDDCADCB

Sözel (İNG) BcaadbcaCb

Cevap Anh. B BADCADACCD

Sayısal (MAT) bbcacBdadbccBDdcaadb

Cevap Anh. B CADBABACCDABBDABDCCD

Sayısal (FEN) dCaddbcdaccaBcdbdbCb

Cevap Anh. B CCBCBDBADBDDBDBCADCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 6 14 30

Türkçe 20 6 14 30

T.7.3.37. Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
T.7.3.22. Metnin içeriğini yorumlar. 3 1 2 33
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. 3 0 3 0
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
T.7.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 1 3 25
T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 1 1 50
T.7.3.20. Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
T.7.3.36. Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
T.7.3.11. Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 2 1 1 50

Sözel (SOS) 10 3 7 30

Sosyal Bil. 10 3 7 30

SB.7.1.3. Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0
SB.7.2.2. Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 1 2 33
SB.7.2.1. Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 5 1 4 20
SB.7.1.1. İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 7 3 70

Din K.ve A.B. 10 7 3 70

DİN.7.1.6. Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
DİN.7.1.7. Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
DİN.7.1.5. Allah’ın adil, merhametli affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
DİN.7.1.3. Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
DİN.7.1.4. Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
DİN.7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 3 0 100
DİN.7.1.1. Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 2 8 20

İngilizce 10 2 8 20

İNG.7.2.1.Talking about routines and daily activities 3 2 1 67
İNG.7.3.1.Talking about past events 
(Making simple inquiries) 2 0 2 0
İNG.7.3.2.Telling the time, days and dates 1 0 1 0
İNG.7.1.1.Describing characters / people (Making simple inquiries) 3 0 3 0
İNG.7.2.2.Describing what people do regularly (Giving explanations and reasons) 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 3 17 15

Matematik 20 3 17 15

M.7.1.2.1. Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 0 2 0
M.7.1.2.2. Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
M.7.1.2.3. Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 3 1 2 33
M.7.1.2.4. Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 2 1 67
M.7.1.1.5. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 0 4 0
M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
M.7.1.1.4. Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 5 0 5 0

Sayısal (FEN) 20 3 17 15

Fen 20 3 17 15

F.7.2.1.1. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 5 0 5 0
F.7.2.2.2. Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 2 1 1 50
F.7.2.3.2. Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
F.7.2.3.3. Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
F.7.1.2.1. Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
F.7.1.2.4. Evren kavramını açıklar. 1 0 1 0
F.7.1.1.1. Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
F.7.1.1.5. Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 1 1 50
F.7.1.1.2. Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
F.7.1.2.3. Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100
F.7.2.2.1. Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
F.7.2.1.3. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
F.7.2.1.2. Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
F.7.1.2.2. Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF  DENEME 2 (70222)

UŞAK / UŞAK MERKEZ / Ömer Bedrettin Uşaklı Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ULAŞ ÖCEL 298 7G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
205,552 289,620 7 79 79 79 1075

Puanı Hesaplanan: 114 114 114 1186

Katılımlar: 10 114 114 114 1186

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 12 4,00 20 3,10 2,27 4,85

Sosyal Bil. 10 2 8 -0,67 -7 1,33 2,19 5,00

Din K.ve A.B. 10 1 9 -2,00 -20 2,13 2,77 4,55

İngilizce 10 3 7 0,67 7 0,43 1,30 3,30

Matematik 20 4 16 -1,33 -7 0,70 1,96 5,60

Fen 20 5 15 0,00 0 0,40 2,30 6,17

Toplam: 90 23 67 0,67 1 8,10 12,64 29,16

Sözel (TÜR) bCcDbcdDBacABCcbBacc

Cevap Anh. A DCADDBADBCBABCDDBCDD

Sözel (SOS) bbcabCAcdb

Cevap Anh. A ACDBDCADBC

Sözel (DİN) badcdcbbCb

Cevap Anh. A ADCBBDDCCD

Sözel (İNG) AcbaCDccba

Cevap Anh. A ADACCDBADC

Sayısal (MAT) CbDbCbdcbaccbaAbcddb

Cevap Anh. A CCDACDABDCBBACADBABD

Sayısal (FEN) bdacBAcDCcbBadabcdda

Cevap Anh. A DBCDBABDCADBCCBDDCBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 8 12 40

Türkçe 20 8 12 40

T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 2 2 50
T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 0 2 0
T.7.3.11. Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 2 1 1 50
T.7.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
T.7.3.22. Metnin içeriğini yorumlar. 3 1 2 33
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. 3 2 1 67
T.7.3.20. Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
T.7.3.36. Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
T.7.3.37. Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0

Sözel (SOS) 10 2 8 20

Sosyal Bil. 10 2 8 20

SB.7.2.1. Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 5 1 4 20
SB.7.2.2. Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 0 3 0
SB.7.1.3. Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
SB.7.1.1. İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 1 9 10

Din K.ve A.B. 10 1 9 10

DİN.7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 0 3 0
DİN.7.1.1. Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0
DİN.7.1.5. Allah’ın adil, merhametli affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 2 0 2 0
DİN.7.1.3. Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
DİN.7.1.4. Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
DİN.7.1.6. Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
DİN.7.1.7. Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 3 7 30

İngilizce 10 3 7 30

İNG.7.1.1.Describing characters / people (Making simple inquiries) 3 1 2 33
İNG.7.2.1.Talking about routines and daily activities 3 1 2 33
İNG.7.2.2.Describing what people do regularly (Giving explanations and reasons) 1 1 0 100
İNG.7.3.1.Talking about past events 
(Making simple inquiries) 2 0 2 0
İNG.7.3.2.Telling the time, days and dates 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 4 16 20

Matematik 20 4 16 20

M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
M.7.1.1.4. Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 5 2 3 40
M.7.1.1.5. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 0 4 0
M.7.1.2.1. Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 0 2 0
M.7.1.2.4. Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 0 3 0
M.7.1.2.2. Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
M.7.1.2.3. Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 3 0 3 0

Sayısal (FEN) 20 5 15 25

Fen 20 5 15 25

F.7.1.1.1. Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
F.7.1.1.5. Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 0 2 0
F.7.1.2.2. Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
F.7.1.2.1. Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
F.7.1.2.4. Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
F.7.1.2.3. Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 1 0
F.7.2.1.1. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 5 2 3 40
F.7.2.1.3. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
F.7.2.1.2. Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
F.7.2.2.1. Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
F.7.2.2.2. Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 2 0 2 0
F.7.2.3.2. Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
F.7.1.1.2. Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
F.7.2.3.3. Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF  DENEME 2 (70222)

UŞAK / UŞAK MERKEZ / Ömer Bedrettin Uşaklı Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR YAŞAR 217 7G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
247,928 289,620 3 38 38 38 773

Puanı Hesaplanan: 114 114 114 1186

Katılımlar: 10 114 114 114 1186

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 9 6,00 30 3,10 2,27 4,85

Sosyal Bil. 10 3 7 0,67 7 1,33 2,19 5,00

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 2,13 2,77 4,55

İngilizce 10 2 7 -0,33 -3 0,43 1,30 3,30

Matematik 20 5 7 2,67 13 0,70 1,96 5,60

Fen 20 6 12 2,00 10 0,40 2,30 6,17

Toplam: 90 29 48 13,00 14 8,10 12,64 29,16

Sözel (TÜR) baADDBdDBaBcaC Da bc

Cevap Anh. A DCADDBADBCBABCDDBCDD

Sözel (SOS) cdadDabDBb

Cevap Anh. A ACDBDCADBC

Sözel (DİN) AcCcdcadCD

Cevap Anh. A ADCBBDDCCD

Sözel (İNG) badCdbBb a

Cevap Anh. A ADACCDBADC

Sayısal (MAT) aCD  DbaDa a  A  dc 

Cevap Anh. A CCDACDABDCBBACADBABD

Sayısal (FEN) DcCc AccdccBddBDbd a

Cevap Anh. A DBCDBABDCADBCCBDDCBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 9 9 45

Türkçe 20 9 9 45

T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 3 1 75
T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 1 0 50
T.7.3.11. Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 2 0 2 0
T.7.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
T.7.3.22. Metnin içeriğini yorumlar. 3 2 1 67
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. 3 1 2 33
T.7.3.20. Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
T.7.3.36. Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
T.7.3.37. Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0

Sözel (SOS) 10 3 7 30

Sosyal Bil. 10 3 7 30

SB.7.2.1. Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 5 1 4 20
SB.7.2.2. Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 1 2 33
SB.7.1.3. Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0
SB.7.1.1. İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 4 6 40

Din K.ve A.B. 10 4 6 40

DİN.7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 2 1 67
DİN.7.1.1. Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0
DİN.7.1.5. Allah’ın adil, merhametli affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 2 0 2 0
DİN.7.1.3. Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
DİN.7.1.4. Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
DİN.7.1.6. Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
DİN.7.1.7. Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 2 7 20

İngilizce 10 2 7 20

İNG.7.1.1.Describing characters / people (Making simple inquiries) 3 0 3 0
İNG.7.2.1.Talking about routines and daily activities 3 2 1 67
İNG.7.2.2.Describing what people do regularly (Giving explanations and reasons) 1 0 1 0
İNG.7.3.1.Talking about past events 
(Making simple inquiries) 2 0 2 0
İNG.7.3.2.Telling the time, days and dates 1 0 0 0

Sayısal (MAT) 20 5 7 25

Matematik 20 5 7 25

M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
M.7.1.1.4. Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 5 3 1 60
M.7.1.1.5. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 0 1 0
M.7.1.2.1. Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 0 1 0
M.7.1.2.4. Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 0 1 0
M.7.1.2.2. Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
M.7.1.2.3. Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 3 0 2 0

Sayısal (FEN) 20 6 12 30

Fen 20 6 12 30

F.7.1.1.1. Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
F.7.1.1.5. Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 1 1 50
F.7.1.2.2. Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
F.7.1.2.1. Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 0 0
F.7.1.2.4. Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
F.7.1.2.3. Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 1 0
F.7.2.1.1. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 5 0 5 0
F.7.2.1.3. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
F.7.2.1.2. Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
F.7.2.2.1. Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
F.7.2.2.2. Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 2 0 2 0
F.7.2.3.2. Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
F.7.1.1.2. Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
F.7.2.3.3. Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 0 0

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

